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RV: IMPORTANTE - PROCESO: CAL16422 - RAD: 2022-00010, LUZ MERY SINISTERRA Y OTROS vs DISTRITO
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Mié 27/03/2024 11:40
Para:​Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>​
CC:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

SOLIDARIA - CHUBB - HDI - SBS 

De: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
Enviado: miércoles, 27 de marzo de 2024 11:29
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Facturacion <facturacion@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>;
Camila Cardenas <ccardenas@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Asunto: RE: IMPORTANTE - PROCESO: CAL16422 - RAD: 2022-00010, LUZ MERY SINISTERRA Y OTROS vs DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
 
Doctores buenas tardes, remito el comprobante del pago:
 

 
Quedo atenta a sus comentarios.
 
Cordialmente,
 
 
 
 
ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS
Profesional Abogado
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. (601) 6464330 Ext. 1171
Calle 100 No 9A – 45 Piso 12 Bogotá - CO
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De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado el: martes, 26 de marzo de 2024 12:03
Para: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan
Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Camila Cardenas <ccardenas@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar
<mtorres@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Asunto: IMPORTANTE - PROCESO: CAL16422 - RAD: 2022-00010, LUZ MERY SINISTERRA Y OTROS vs DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
 
Buenos días, apreciada doctora Adriana 
 
Respetuosamente enviamos recordatorio del correo que antecede.
 
Quedamos atentos al soporte de pago.
 
Muchas gracias.

CAROLINA BENITEZ FREYRE 
Abogada Informes 

  
      
  
      www.gha.com.co 

 315 577 6200 
  
dbenitez@gha.com.co  
  
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de
la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no
devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es
destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of
the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments 
 

De: Camila Cardenas <ccardenas@gha.com.co>
Enviado: martes, 19 de marzo de 2024 13:21
Para: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Facturacion <facturacion@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>
Asunto: RE: IMPORTANTE - PROCESO: CAL16422 - RAD: 2022-00010, LUZ MERY SINISTERRA Y OTROS vs DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
 
Muy buenas tardes Dra. Adriana:
 
Amablemente me permito informar que en la audiencia de conciliación se dejó constancia que la señora Luz Mery Sinisterra seria
quien recibiría la suma conciliada a nombre suyo y en representación de los demás demandantes, sin que se presente ninguna
objeción al respecto. Es por ello que se remitieron sus documentos para el pago. 
 
 
Quedo atenta a sus comentarios. 
 
Cordialmente, 

 
             Camila Cárdenas

 

 
Abogada Junior

             Derecho Publico

  3218454229 

  ccardenas@gha.com.co 
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 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de
la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no
devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es
destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of
the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
Enviado: martes, 19 de marzo de 2024 9:46
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Facturacion <facturacion@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>;
Camila Cardenas <ccardenas@gha.com.co>
Asunto: RE: IMPORTANTE - PROCESO: CAL16422 - RAD: 2022-00010, LUZ MERY SINISTERRA Y OTROS vs DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
 
Carolina buenos días, agradezco por favor me confirmes si en la audiencia de conciliación se dejó constancia que el pago se le
haría favor de la señora Luz Mery Sinisterra y si los demás demandantes estuvieron de acuerdo.
 
Quedo atenta a tus comentarios.
 
Cordialmente,
 
 
 
 
ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS
Profesional Abogado
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. (601) 6464330 Ext. 1171
Calle 100 No 9A – 45 Piso 12 Bogotá - CO

 
De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado el: lunes, 18 de marzo de 2024 08:32
Para: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura
<nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Camila Cardenas <ccardenas@gha.com.co>
Asunto: IMPORTANTE - PROCESO: CAL16422 - RAD: 2022-00010, LUZ MERY SINISTERRA Y OTROS vs DISTRITO ESPECIAL DE
SANTIAGO DE CALI
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Buenos días, apreciada doctora Adriana 
 
Respetuosamente enviamos recordatorio del correo que antecede.
 
Quedamos atentos al soporte de pago.
 
Muchas gracias.

CAROLINA BENITEZ FREYRE 
Abogada Informes 

  
      
  
      www.gha.com.co 

 315 577 6200 
  
dbenitez@gha.com.co  
  
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de
la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no
devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es
destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of
the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments 
 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 13 de marzo de 2024 11:41
Para: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura
<nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Camila Cardenas <ccardenas@gha.com.co>
Asunto: IMPORTANTE - PROCESO: CAL16422 - RAD: 2022-00010, LUZ MERY SINISTERRA Y OTROS vs DISTRITO ESPECIAL DE
SANTIAGO DE CALI
 
Buenos días, apreciada doctora Adriana
 
Comedidamente informamos que, de acuerdo con el auto de aprobació n del acuerdo conciliatorio del Tribunal
Administrativo del Valle, adjuntamos los documentos enviados el 12 de marzo de 2024, por la apoderada de la parte
demandante para que se continue con el proceso de pago.

El termino para realizar el pago es de 20 días há biles.

Plazo: 11 de abril del 2024.

Quedo atentos al soporte de pago.

Muchas gracias.

CAROLINA BENITEZ FREYRE 
Abogada Informes 

  
      
  
      www.gha.com.co 

 315 577 6200 
  
dbenitez@gha.com.co  
  
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de
la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no
devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es
destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of
the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments 
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De: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
Enviado: lunes, 11 de marzo de 2024 17:15
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: CAL16422 RV: COMUNICA ACTUACION PROCESAL RAD 2022-00010-01
 
Doctores buenas tardes, agradezco su ayuda con los documentos para proceder con el pago.
 
Quedo atenta a sus comentarios.
 
Cordialmente,
 
 
 
 
ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS
Profesional Abogado
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. (601) 6464330 Ext. 1171
Calle 100 No 9A – 45 Piso 12 Bogotá - CO

 
De: Notificaciones <notificaciones@solidaria.com.co>
Enviado el: lunes, 11 de marzo de 2024 12:20
Para: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>; notificaciones@gha.com.co
Asunto: CAL16422 RV: COMUNICA ACTUACION PROCESAL RAD 2022-00010-01
 
 
 
Apreciado (a) Doctor (a).
 
Cordial saludo.
 
Para los fines respectivos, le comparto información del proceso citado en el asunto.
 
Por favor no responder el presente correo
 
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General

 
 
 
De: sgtadmincli@notificacionesrj.gov.co <sgtadmincli@notificacionesrj.gov.co>
Enviado el: lunes, 11 de marzo de 2024 11:21
Para: Notificaciones <notificaciones@solidaria.com.co>
Asunto: COMUNICA ACTUACION PROCESAL RAD 2022-00010-01
 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
CALI (VALLE)-76001,lunes, 11 de marzo de 2024
COMUNICACIÓN No.219148
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Señor(a):
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA
email:notificaciones@gha.com.co notificaciones@solidaria.com.co
CALI (VALLE)
 
ACTOR: LUZ MERY SINISTERRA Y OTROS
DEMANDANDO: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
RADICACIÓN: 76001-33-33-001-2022-00010-01
PONENTE: KATIA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ GARCÉS
ACCION DE REPARACION DIRECTA - Apelación de Sentencias
Para los fines pertinentes me permito comunicarle lo ordenado en el proceso de la referencia.
EN ATENTA FORMA LE COMUNICO QUE EL DIA 12/03/2024 SE GENERARA UN ESTADO DENTRO DEL PROCESO EN REFERENCIA EL
CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN LA PAGINA WEB SAMAI http://samairj.consejodeestado.gov.co/
Para consultar y visualizar el expediente ingrese al siguiente link de SAMAI: URL Proceso
Apreciado usuario en cumplimiento del Acuerdo PCSJA23-12068 del 16/05/2023, se informa que el medio dispuesto para la
radicación de memoriales, solicitud de acceso virtual a los expedientes, solicitudes de citas, copias, entre otros, es la ventanilla de
atención virtual, a la que podrá ingresar a través del siguiente enlace a la Ventanilla de Atención Virtual: URL Ventanilla de Atención
Virtual

Cordialmente,
Firmado electrónicamente por: VANESSA ZULUAGA BALLESTEROS
Fecha: 11/03/2024 11:20:53
Servidor Judicial
Se anexaron (1) documentos, con los siguientes certificados de integridad:

Documento(1):31_AUTOAPRUEBACO_202200010AUTOAPRUEBA_20240306090217.PDF
Certificado(1) : C65E0EDB2B01BCA08DFD168753FF6BE31472E8CE9AFE0AA9D3096E2B58B604BE
Usted puede validar la integridad y autenticidad de los documentos remitidos, ingresando los certificados referidos al siguiente
link: URL Validador
con-65544-VZB
Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / disminuya el consumo del papel. Se han
omitido las tildes y caracteres especiales para efectos de compatibilidad.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el
destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier
copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias
legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde
mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una
autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo
como un archivo digital.
 

*******************************************************************
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su(s) destinatario(s). Si recibió esta transmisión por error, por favor avise al remitente. Este mensaje y sus anexos han sido

sometidos a programas antivirus y entendemos que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe
verificar que este mensaje no esta afectado por virus y por tanto Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no es

responsable por daños derivados del uso de este mensaje.

This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person other than its
addressee(s). If received in error, please contact the sender. This message and any attachments have been scanned and are

believed to be free of any virus or other defect. However, recipient should ensure that the message is virus free. Aseguradora
Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa is not liable for any loss or damage arising from use of this message.

Ya visitó https://www.solidaria.com.co ?
*******************************************************************

 
*******************************************************************

Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su(s) destinatario(s). Si recibió esta transmisión por error, por favor avise al remitente. Este mensaje y sus anexos han sido

sometidos a programas antivirus y entendemos que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe

mailto:notificaciones@solidaria.com.co
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verificar que este mensaje no esta afectado por virus y por tanto Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no es
responsable por daños derivados del uso de este mensaje.

This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person other than its
addressee(s). If received in error, please contact the sender. This message and any attachments have been scanned and are

believed to be free of any virus or other defect. However, recipient should ensure that the message is virus free. Aseguradora
Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa is not liable for any loss or damage arising from use of this message.

Ya visitó https://www.solidaria.com.co ?
*******************************************************************

*******************************************************************
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de
su(s) destinatario(s). Si recibió esta transmisión por error, por favor avise al remitente. Este mensaje y sus anexos han sido

sometidos a programas antivirus y entendemos que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe
verificar que este mensaje no esta afectado por virus y por tanto Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no es

responsable por daños derivados del uso de este mensaje.

This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person other than its
addressee(s). If received in error, please contact the sender. This message and any attachments have been scanned and are

believed to be free of any virus or other defect. However, recipient should ensure that the message is virus free. Aseguradora
Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa is not liable for any loss or damage arising from use of this message.

Ya visitó https://www.solidaria.com.co ?
*******************************************************************

https://www.solidaria.com.co/

