4/4/25, 11:38 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

ﬁ Outlook

MEMORIAL APORTA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD - SGC 6499 - 2017-00471, JOSE GUSTAVO MENJURA CASAS - EQUIDAD (CASE 13946)

Desde Maria Paula Castafieda Hernandez <mcastaneda@gha.com.co>

Fecha Vie 4/04/2025 11:36

Para Informes GHA <informes@gha.com.co>

cc Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; CAD GHA
<cad@gha.com.co>

0 2 archivos adjuntos (841 KB)
CONSTANCIA RADICACION CERTIFICADOS SUMA ASEGURADA POLIZAS EQUIDAD.pdf; MEMORIAL APORTA CERTIFICADO SUMA ASEGURADA POLIZAS EQUIDAD 2017-00471.pdf;

Estimados cordial saludo,

Para los fines pertinentes informo que el dia de hoy 04 de abril de 2025, en aras de dar cumplimiento a lo dispuesto por el despacho en audiencia inicial, se radicé en
representacion de La Equidad Seguros, el correspondiente certificado de disponibilidad de suma asegurada dentro de las pdlizas No. AA02744 y AA002745.

Adjunto soporte documental.

Cordialmente,

Maria Paula Castaifieda Hernandez
( I I Abogada Senior
Email: mcastaneda@gha.com.co | 304 594 3268
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>

Enviado: jueves, 3 de abril de 2025 14:18

Para: Maria Paula Castafieda Hernandez <mcastaneda@gha.com.co>

Cc: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Asunto: RV: **INFORME AUDIENCIA INICIAL Y SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD** - SGC 6499 - 2017-00471, JOSE GUSTAVO MENJURA CASAS vs HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE SANTA SOFIA DE CALDAS

Hola MariaP
Por fa ayudanos remitiendo al despacho estos certificados, de aqui a mafiana viernes 4 de abril de 2025.

Gracias por tu valiosa gestion!
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Juan Sebastian Bobadilla Vera )
Coordinador Regional Sur Occidente Area de Derecho

Puablico
Email: jbobadilla@gha.com.co | 318 404 2095

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS Bogota - Carrera 11A # 94A-23 Of 201 | +57 317 379

5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la
informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no
devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario
por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of
the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>

Fecha: jueves, 3 de abril de 2025, 12:15 p.m.

Para: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>, Julian Riano <Julian.Riano@laequidadseguros.coop>, Camilo Montano
<Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>

CC: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>, Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>, Maria Paula Castafieda Hernandez
<mcastaneda@gha.com.co>, Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: **INFORME AUDIENCIA INICIAL Y SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD** - SGC 6499 - 2017-00471, JOSE
GUSTAVO MENJURA CASAS vs HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SANTA SOFIA DE CALDAS

Buen dia estimado Juan Pablo,

Remito certificados. Por favor tener en cuenta que el VH cuenta con exceso por $ 50.000.000 para la RCC y la RCE. Asi mismo, tienen exceso por $
400.000.000 para la entidad.

Cordialmente,

Maria Alejandra Borda Suarez | Coordinadora Judicial
@ (601) 5922929 | @=Direccion: Carrera 9 A #99 - 07
X_maria.borda@laequidadseguros.coop | = www.laequidadseguros.coop |Bogotd — Colombia

L

4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Sguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad
destinatariafs), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviario y

borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compafiia no es responsable por la fransmisién de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del aufor.

De: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Enviado el: jueves, 3 de abril de 2025 8:17 a. m.

Para: Julian Riano <Julian.Riano@laequidadseguros.coop>; Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>

CC: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@Ilaequidadseguros.coop>; Maria
Paula Castafieda Hernandez <mcastaneda@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RV: **INFORME AUDIENCIA INICIAL Y SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD** - SGC 6499 - 2017-00471, JOSE GUSTAVO MENJURA CASAS vs HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE SANTA SOFIA DE CALDAS

Importancia: Alta

Estimado,
Julian.
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4/4/25, 11:38 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Cordial saludo,

Amablemente elevamos recordatorio del correo que antecede, quedando muy atentos a que nos comparta nos compartan el certificado de
disponibilidad de las sumas aseguradas en las siguientes pdlizas Nos. AA 002744 y AA2745, teniendo en cuenta que el plazo mencionado por el
despacho.

Quedamos muy atentos, muchas gracias.

Cordialmente,

JUAN PABLO MEDINA CAMPINO

ABOGADO JUNIOR
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its aftached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>

Enviado: jueves, 20 de marzo de 2025 12:01

Para: Julian Riano <Julian.Riano@laequidadseguros.coop>

Cc: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>; Maria Alejandra
Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Maria Paula Castafieda Hernandez <mcastaneda@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: **INFORME AUDIENCIA INICIAL Y SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD** - SGC 6499 - 2017-00471, JOSE GUSTAVO MENJURA CASAS vs HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE SANTA SOFIA DE CALDAS

Buen dia Julian,
Agradezco tu amable ayuda en la remision del certificado de disponibilidad, segin correo antecedente.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Ivan Camilo Montaio Bustos | Coordinador Judicial
@ (601) 5922929 | = Cra. 9A # 99 - 07 Piso 14| Horario de Atencién: 7:30 a.m. - 4:30 p.m.
>4 ivan.montano@laequidadseguros.coop | [=7  www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia

:, s 3
l=.Texto, Carta Descripcion generada con confianza alta
A Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para
conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compaia no es responsable por la transmision de virus informdaticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra pagina web www.laequidadseguros.coop ingresando al banner 3Qué hacer en caso de siniestro?

De: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 19 de marzo de 2025 7:54 p. m.

Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>

CC: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Maria Paula Castafieda Hernandez <mcastaneda@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: **INFORME AUDIENCIA INICIAL Y SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD** - SGC 6499 - 2017-00471, JOSE GUSTAVO MENJURA CASAS vs HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE SANTA SOFIA DE CALDAS

Importancia: Alta
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4/4/25, 11:38 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Estimados,
Doctores.

Cordial saludo,

En atencién al proceso de la referencia, nos permitimos informales sobre nuestra comparecencia a la inicial preceptuada en el art. 180 del
C.P.A.C.A., adelantada el 19 de marzo de 2025, en la cual se surtieron las siguientes etapas:

EXCEPCIONES PREVIAS PENDIENTES POR RESOLVER: El despacho aclard que algunas de las excepciones propuestas atacaban el fondo del
asunto, por lo que serdn resueltas con la sentencia que ponga fin al proceso.

SANEAMIENTO DEL PROCESO: El despacho declard saneado el proceso hasta esta etapa al no existir vicios o iregularidades que impidieran
continuar con el curso normal del mismo.

FIJACION DEL LITIGIO: Para la fijacién del litigio se formulan los siguientes problemas juridicos, sin perjuicio de que al momento de proferir la
sentencia se aborden problemas adicionales, una vez concluido el debate probatorio.

1. sExistid falla en el servicio atribuible al Municipio de Villamaria, al Hospital San Antonio de Villamaria, a la empresa Transportes Gran
Caldas S.A, al sefor Oscar Ivén Valencia Flérez y/o al seior Fabidn Valencia Flérez por la muerte del sefior Luis Eduardo Menjura Casas el dia

06 de octubre del 20152

2. sDe ser asi, las entidades y particulares accionados deben ser declarados administrativa y patrimonialmente responsables y, por tanto,
llamados a indemnizar a los demandantes por estos hechos, en la forma y términos de lo solicitado en la demanda?

3. sSe relnen los requisitos y presupuestos para que las llamadas en garantia La Previsora S.A y Equidad Seguros respondan por la condena
que eventualmente se imponga en contra de las entidades y particulares demandados, como sus asegurados respectivamente?

CONCILIACION: Se declara fallida esta etapa, ante el ausente animo conciliatorio de las partes.
DECRETO DE PRUEBAS:

LLAMADA EN GARANTIA EQUIDAD SEGUROS.

Los documentos acompanados con la contestacion de la demanda y al llamamiento en garantia.
Interrogatorio de parte del sefior JOSE MENJURA CASAS.

Testimonio del patrullero JOSE LUIS MONTOYA MARIN de la Policia Nacional, identificado con la Placa No. 092965 y adscrito a la Secretaria
de Trdnsito de Manizales. Para lo cual se deberd garantizar su comparecencia a audiencia.

Se decretd la prueba por oficio, para que EQUIDAD remita el certificado de disponibilidad de la suma asegurada de las pdlizas Nos. AA
002744 y AA2745.

Una vez agotadas las etapas de la audiencia inicial, el despacho fija como fecha para llevar a cabo la audiencia de pruebas, el dia 18 de junio
de 2025, a las 08:30 A.M.

Conforme al decreto de pruebas, amablemente solicitamos nos compartan el certificado de disponibilidad de las sumas aseguradas en las
siguientes pdlizas Nos. AA 002744 y AA2745, amablemente solicitamos darle prioridad a esta solicitud toda vez que, contamos con (10) dias para
aportar los documentos solicitados por el despacho.

Adjuntamos soporte documental, quedando muy atentos a sus solicitudes e inquietudes.
Cordialmente,
JUAN PABLO MEDINA CAMPINO

ABOGADO JUNIOR
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
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4/4/25, 11:38 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>

Enviado: martes, 18 de marzo de 2025 15:44

Para: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>

Asunto: RE: INFORME PREVIO AUDIENCIA INICIAL ART 180 C.P.A.C.A. - SGC 6499 - 2017-00471, JOSE GUSTAVO MENJURA CASAS vs HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SANTA SOFIA
DE CALDAS

Respetado doctor Juan Pablo,

En atencidn a la audiencia correspondiente al SGC 6499, me permito informar que analizado el acervo probatorio y su concepto juridico, se ha concluido no
tener animo conciliatorio.

Por lo anterior agradezco su asistencia a la diligencia y fijar nuestra posicion como compaiiia, ahondando esfuerzos en pro de la defensa y acreditacion de las
excepciones enmarcadas.

Cordialmente,

Ivan Camilo Montaio Bustos | Coordinador Judicial

@ (601) 5922929 |Cel 313-333-0839 | = Cra. 9A # 99 — 07 Piso 14| Horario de Atenciéon: 7:30 a.m. — 4:30 p.m.
< ivan.montano@laequidadseguros.coop | [=1  www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia

l#_Texto, Carta Descripcién generada con confianza alta

4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para
conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compaiia no es responsable por la transmision de virus informdaticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra pagina web www.laequidadseguros.coop ingresando al banner 3Qué hacer en caso de siniestro?

De: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Enviado el: martes, 18 de marzo de 2025 3:37 p. m.

Para: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RV: INFORME PREVIO AUDIENCIA INICIAL ART 180 C.P.A.C.A. - SGC 6499 - 2017-00471, JOSE GUSTAVO MENJURA CASAS vs HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SANTA SOFIA
DE CALDAS

Hola Doc.
Cordial saludo,
PSI.
Cordialmente,
JUAN PABLO MEDINA CAMPINO

ABOGADO JUNIOR
CENTRO DE ANALISIS DE L.
INFORMACION Y REPORTES

+57 310 8900998

medina@gha.com.co ABOGADOS & ASOCIADOS
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
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4/4/25, 11:38

De: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Enviado: viernes, 24 de mayo de 2024 17:09

Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@Ilaequidadseguros.coop>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Asunto: INFORME PREVIO AUDIENCIA INICIAL ART 180 C.P.A.C.A. - SGC 6499 - 2017-00471, JOSE GUSTAVO MENJURA CASAS vs HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SANTA SOFIA DE

CALDAS

Estimada,
Maria Borda.

Cordial saludo,

En atencién al proceso de la referencia, nos permitimos informales auto que fija fecha de audiencia inicial preceptuada en el articulo 180 del

C.P.A.C.A., para el 13 de noviembre de 2024 a las 2:30 p.m.

En ese sentido no se sugiere a la compania asistir con dnimo conciliatorio, toda vez que, la contfingencia se encuentra calificada como Remota.

Adjuntamos soporte documental, quedando atentos a sus solicitudes e inquietudes.

Cordialmente,

JUAN PABLO MEDINA CAMPINO
ABOGADO JUNIOR
CENTRO DE ANALISIS DE

INFORMACION Y REPORTES

GH

ABOGADOS & ASOCIADOS

+57 310 8900998

medina@gha.com.co

V' Camers %
X Latin America £
>, <

eednior

GHA.COM.CO

[ 3 © =

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en

este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui

contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this

Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,

confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado: jueves, 12 de marzo de 2020 16:09
Para: 'Nicolas Afanador' <Nicolas.Afanador@laequidadseguros.coop>

Cc: 'Viviana Cruz' <Viviana.Cruz@laequidadseguros.coop>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RV: PIEZAS PROCESALES SGC 6499 JOSE GUSTAVO MEJURA CASAS

Apreciado Doctor buenas tardes

Conforme a su solicitud adjunto remito las piezas solicitadas del proceso de la referencia.

JOSE GUSTAVO MEJURA CASAS Y

49
6499 QOTROS

HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA

CALDAS

2017-0471

JUZGADO QUINTO ADMINISTRATI\

Cordial saludo,

GH

ABOGADOS & ASOCIADOS

Maénica L. Torres Escobar
Area de Informes

® 3168752289

@ mtorres@gha.com.co

@ Cali, Colombia
® +57 6594075
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4/4/25, 11:38 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: H & A Monica Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 11 de marzo de 2020 4:46 p.m.
Para: ALOPEZ@GHA.COM.CO

CC: LIURADO@GHA.COM.CO

Asunto: RV: Librol.xIsx

Importancia: Alta

Andres buenas tardes,

Conforme a lo conversado hace un momento, adjunto te remito la relacion de los procesos de la Equidad en la cual estan solicitando enviar las piezas procesales que hacen
falta en cada uno de ellos.

Por lo anterior, solicito amablemente ubicar las carpetas y escanear las piezas solicitadas en el archivo. Cuando se complete la documentacién en cada proceso por favor me
informas para ir remitiendo a la compafiia.

Esta labor debe quedar lista a mas tardar el viernes.

Mil gracias,

Moénica L. Torres Escobar
Area de Informes

® 3168752289

@ miorres@gha.com.co

@ Cali, Colombia
ABOGADOS & ASOCIADOS o 'criacosors

De: Nicolas Afanador <Nicolas.Afanador@laequidadseguros.coop>

Enviado el: miércoles, 11 de marzo de 2020 11:57 a.m.

Para: 'H & A Monica Torres Escobar' <mtorres@gha.com.co>; H & A Informes GHA <informes@gha.com.co>
CC: Viviana Cruz <Viviana.Cruz@laequidadseguros.coop>

Asunto: Librol.xIsx

Importancia: Alta

Buenos Dias Ménica ;
Envié adjunto cuadro de Excel de los proceso que a la fecha se encuentran pendientes de piezas procesales para que me ayudes remitiendo los
mismos.

Cordialmente,

Nicolas Afanador Torres | Auxiliar Juridico — Direccién Legal y Judicial.
W (57-1) 5922929 Ext. 1008 | a=Direccién Carrera 9 A #99 - 07 | Horario de Atencién: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
P4 nicolas.afanador@laequidadseguros.coop | [ www.laequidadseguros.coop |Bogotd — Colombia

™

"

4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para
conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmisién de virus informdticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
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