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Munoz Mauren Yulieth
De: Claudia Jimena Vargas |claudia jimena vargas@ann coii]
Enviado el: Lunes, 26 de Septiembre de 2011 0144 pm
Para: Avila Gion Sandra
cc: ‘mymunoz@mapire com co’
Asunto: Certficacion como UAP CADBURY ADAMS DE COLOMBIA
Datos adjuntos: SCANOBY0_000 pl
Importancia: Alta |

Claudia Jimena Vargas Chamorro | Ejecutiva de Cuenta

De: diegofernando.barreradkraftfoods,com [maillo:(liegofe:nanclo.ha:Tera:ﬂ kraftfoods.com]

Enviado el: Lunes, 26 de Septiembre de 2011 13:23
Para: Claudia Jimena Vargas

Asunto: FW: Cerlificacion como UAP CADBURY ADAMS DE COLOMBIA

Importancia: Alta

CADBURY ADAMS COLOMBIA S.A.
LIQUIDACION |  vALORUSS | % | VALORUSS TRM AGOSTO 05 /1
1781.33
IMPORTACIONES 20 218 772.00 0,020 584 375.44
EXPORTACIONES 88.231 448 00 0.001 88.231.45
VALOR TOTA
POLIZA UShIGT 60089 $1.198.134.827




From: JOSE OLIMPO RUIZ MORENO [mailto:JRUIZML@DIAN.GOV.CO|
Sent: Monday, September 26, 2011 1:18 PM

To: Barrera Maya, Diego Fernando

Subject: RE: Certificacian como UAP CADBURY ADAMS DE COLOMBIA

Buena tarde

Estos son los puntos que hace falta corregir para la certificacion en asu

ito

1 La nueva paliza sigue presentando erfor en el nombire del aseguradel Se debe quitar la e y debe quedar asi

LA NACION ~ UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - DIRECCION [

2 Corregrr gl valor asequrado

3 El certificado de existencia y representacion legal no es claro al asigi

E IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

arle facultades al segundo suplente del

representante legal Se requiere autonizacion o certificacion de la junta directiva en la que lo faculte para suscribir 1a

poliza de seguro de cumplimiento indicando sin hmitaciones o el valor ;

4 Anexai €l original de la certificacian de pago de prima de la poliza Nc
expedida por la comparniia de seguios

5 Como el valor de la poliza cambia_ anexar el oniginal de la certificacic
1501311001046 (con el numero de certificado correspondiente y nume
por la compaiia de sequros

En espera de su respuesta

gt Rz More

autonzado

1501311001046 certificado 0 factura 1

n de pago de pnma de la poliza No

r(o de factura que le corresponda) expedida

De: diegofernando.barrera@kraftfoods.com [mailto:diegofernando.banera@kraftfoods.com|

Enviado el: lunes, 26 de septiembre de 2011 12:07

Para: JRUIZM1@ DIAN.GOV.CO

Asunto: RE: Certificacidn comio UAP CADBURY ADAMS DE COLOMBIA
Importancia: Alta
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From: JOSE OLIMPO RUIZ MORENO [mailto:JRUIZM1@DIAN.GOV.CO)]

Sent: Monday, September 26, 2011 11:10 AM
To: Barrera Maya, Diego Fernando
Subject: Certificacion como UAP CADBURY ADAMS DE COLOMBIA

Buen dia

Le confrmo que en reunion esta manana con la jefe, se concluyo que ¢l valor asegurado se debe modificar asi

CADBURY ADAMS COLOMBIA S A,

LIQUIDACION |  vALORUSS | % | VALOR US5 TRM AGOSTO 05 /1
1781.33

IMPORTACIONES 29218 772.00 0.020 584 375,44

EXPORTACIONES 88231 448 00 0.001 B8 23145

VALOR TOTAL

POLIZA USD'8T2.605.69 $1.198.134.827.

Debido a que la TRM que ustedes estan tomando es del 01 de agosto
agosta de 2011

En espera de su respuesta

José Olimpo Ruiz Moreno .

Agente de Garantias

woordinacion de Sustanciacion del Despacho
Subdireccion de Gestion de Registro Aduanero
UAE DIAN Nivel Central Piso 4

TEL 6079800 Ext 10512

e 2011 v la que lg corfesponde es del 05 de



