Juan Pablo Dominguez Angulo

De: Diana Libreros <dianamar1510@gmail.com>
Enviado el: lunes, 4 de marzo de 2024 12:19 p. m.

Para: Juan Pablo Dominguez Angulo

Asunto: Fwd: RECIBO VELEZ LIBREROS SARA LUCIA
Datos adjuntos: VELEZ LIBREROS SARA LUCIA lig- 61212.pdf

Buen dia, imprima este correo de la casa de cobranza y lo anexa, gracias

—————————— Forwarded message ---------

De: Paola Andrea Barrientos <paola.setel @gmail.com>

Date: mar, 27 de feb de 2024, 3:05 p. m.

Subject: RECIBO VELEZ LIBREROS SARA LUCIA

To: Fernando Velez Varela <fernando.velez@gmail.com>

Cc: Clara Setel <clarasetel@hotmail.com>, <acosta.amparo@hotmail.com>

Ano 2023-2024. Pension de Enero. Al dia en prejuridico.

PAGO POR BANCO Y/O CORRESPONSAL:
-Puede ser pagado de inmediato en efectivo con el recibo impreso con maquina laser.

PAGO POR PSE: lo podra hacer a partir del dia de manana, digitando el nimero de referencia del
recibo, haciendo click en el siguiente
vinculo https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?1D=10217

-El recibo tiene vigencia de pago hasta Febrero 29 de 2024 antes del horario adicional de Bancolombia

(4:00 pm).

En caso de no ser cancelado, pasara también Febrero a cobro prejuridico

Cordialmente,
Setel cm Ltda.

Contacto su recibo

Cali (2)+8912375

Email: surecibo@setel-sic.com
Call Center

300 5952531

304 5715268

Diana Maria Libreros Vélez
Cel 3113778109



