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RE: SOLICITUD IMPULSO PROCESAL //DTE: HECTOR FABIOBETANCOURT //DDO: MARIA
ESTHER PAYÁN// DMMN

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Mar 05/03/2024 14:31
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;​Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>​

2 archivos adjuntos (244 KB)
2015-923 LIQUIDACION CREDITO.pdf; 2015-923 Solicitud oficiar a Clinica Palmira.pdf;

Estimados compañeros, muy buenas tardes,   
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo y las piezas adjuntas. 
 
Muchas gracias, siempre cordial,

 

 

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: martes, 5 de marzo de 2024 14:28
Para: memorialesj02ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
<memorialesj02ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Darlyn
Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD IMPULSO PROCESAL //DTE: HECTOR FABIOBETANCOURT //DDO: MARIA ESTHER PAYÁN//
DMMN
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Señores 
JUZGADO SEGUNDO (2°) CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
E.        S.        D. 

ASUNTO:                  SOLICITUD IMPULSO PROCESAL

PROCESO:                EJECUTIVO SINGULAR 
DEMANDANTE:        HÉCTOR FABIO BETANCOURT SUAREZ 
DEMANDADO:          MARÍA ESTER PAYÁN GARCÉS 
RADICADO:              760014003019 - 2015-00923 - 00 

 
 

 
LUZ AMPARO RIASCOS ALOMÍA, mayor de edad, vecina y domiciliada en la ciudad de Cali,
identificada con la cédula de ciudadanía número 1.061.705.937 de Popayán, abogada en ejercicio,
portadora de la Tarjeta Profesional número 217.180 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando
como apoderada especial del señor  HÉCTOR FABIO BETANCOURT SUÁREZ, respetuosamente
solicito dar impulso procesal al asunto. Teniendo en cuenta que en el mes de enero de este año se
radicó, de conformidad con lo contenido en el artículo 446 del Código General del Proceso, la
liquidación actualizada del crédito del proceso ejecutivo de su conocimiento, pendiente de resolverse.

Además, se encuentra pendiente de resolverse, la solicitud para que se sirva requerir a la Clínica
Palmira S.A. a fin de conocer el valor intrínseco de las acciones embargadas y otra petición subsidiaria. 

Agradezco se confirme el recibido.

Cordialmente, 
LUZ AMPARO RIASCOS ALOMÍA

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: martes, 9 de enero de 2024 10:41
Para: memorialesj02ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
<memorialesj02ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: 2015-923 LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y SOLICITUD PARA REQUERIR //DTE: HECTOR FABIOBETANCOURT
//DDO: MARIA ESTHER PAYÁN//DCLR
 
Señores 
JUZGADO SEGUNDO (2°) CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
E.        S.        D. 
 
PROCESO:                EJECUTIVO SINGULAR 
DEMANDANTE:        HÉCTOR FABIO BETANCOURT SUAREZ 
DEMANDADO:          MARÍA ESTER PAYÁN GARCÉS 
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RADICADO:              760014003019 - 2015-00923 - 00 
 
 

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO ACTUALIZADA  Y SOLICITUD PARA OFICIAR
 
LUZ AMPARO RIASCOS ALOMÍA, mayor de edad, vecina y domiciliada en la ciudad de Cali,
identificada con la cédula de ciudadanía número 1.061.705.937 de Popayán, abogada en ejercicio,
portadora de la Tarjeta Profesional número 217.180 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando
como apoderada especial del señor  HÉCTOR FABIO BETANCOURT SUÁREZ, respetuosamente de
conformidad con lo contenido en el artículo 446 del Código General del Proceso, presento al despacho
la liquidación actualizada del crédito del proceso ejecutivo de su conocimiento. 

Además, me permito elevar una solicitud para que se sirva requerir a la Clínica Palmira S.A. a fin de
conocer el valor intrínseco de las acciones embargadas y otra petición subsidiaria. 

Agradezco se confirme el recibido.

Cordialmente, 
LUZ AMPARO RIASCOS ALOMÍA


