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RV: Solicitud

Desde Despacho 04 Oral Tribunal Administrativo - Quindio - Armenia <tadmin04gnd@notificacionesrj.gov.co>
Fecha Mié 9/07/2025 7:42 AM
Para Julieta Torres Lopez <jtorreslop@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Despacho 04 Oral Tribunal Administrativo - Quindio - Armenia <tadmin04qnd@notificacionesrj.gov.co>
Enviado: miércoles, 9 de julio de 2025 7:07

Para: Julieta Torres Lopez <jtorreslop@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud

De: Hugo Hernan Méndez Giraldo <mendezgirhugo@miugca.edu.co>

Enviado: martes, 8 de julio de 2025 19:13

Para: Despacho 04 Oral Tribunal Administrativo - Quindio - Armenia <tadmin04gnd@notificacionesrj.gov.co>
Asunto: Solicitud

Buenas tardes respetados sefiores del Tribunal Administrativo, el dia de hoy 08 de julio del presente
afho, estuve en la oficina del Tribunal preguntando si yo podia tener acceso a los archivos fisicos pues
se requiere una revisién contra los documentos por cuanto en los anexos de la demanda hay algunos
que no son claros y su lectura no es posible.

La doctora Julieta Torres me indicé que debia solicitarlos por este medio para que los escanearan de
nuevo y los enviaran para su revisién, asi las cosas quiero solicitarles respetuosamente los siguientes
soportes.

1- Copia escaneada de la consignacion del Anticipo a la fiducia de Bancolombia constituida en la
cuenta corriente No. 234-566054-78

2- Informe de la fiducia donde se indique qué valores se retiraron, es decir una vez hecho el depésito,
indicar en qué fechas y por cuanto se hicieron los retiros y el saldo de esa cuenta y cuanto fueron los
rendimientos financieros.

3- Copia escaneada de los pagos efectivos hechos a la UTPA por las facturas y actas parciales de pago,
ejemplo, copia de la consignacién del acta parcial cuya factura fue la No. 05 por $1.035.226.126 (y asi
por todas los cobros hechos por la UTPA, es decir el pago por las 13 facturas y actas).

4- Copia escaneada de las néminas pagadas donde se pueda observar el nimero de empleados, el
empleador, el valor cancelado, y el periodo de cotizacion



Nota: En el pasado correo solicité un plazo hasta el 15 de este mes de julio, pero en virtud a esta
solicitud y que aun no han decidido la solicitud anterior, quisiera que se tuviera en cuenta dentro de
esta solicitud de tiempo adicional, lo que se demore la respuesta de éstas 4 peticiones del presente
mensaje.

En espera de su atencion y respuesta, me suscribo,

Cordialmente,

HUGO HERNAN MENDEZ GIRALDO

Los correos de la Universidad La Gran Colombia Armenia con Dominio @miugca.edu.co son sélo con fines académicos. La Universidad no se vera
comprometida en el uso con otros fines diferentes al relacionado, vinculados académicamente y con autorizacion, el almacenamiento no es ilimitado,

Comuniquese con Secretaria General de la Universidad para mas informacion.
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