
RE: *URGENTE* - [#SR-9884] DIANA LORENA CARRILLO Y OTROS 2023-00128 02 CIVIL
N/A RISARALDA PEREIRA [#SR-9884]

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Mié 11/09/2024 10:38
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

Estimados compañeros, muy buenos días, 
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo. 
 
Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049
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De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 11 de septiembre de 2024 10:26
Para: teresa.sanchez@libertycolombia.com <teresa.sanchez@libertycolombia.com>;
kira.quintero@libertyseguros.co <KIRA.QUINTERO@libertyseguros.co>; QUINTERO, KIRA
<KIRA.QUINTERO@libertycolombia.com>
Cc: Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz
Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: *URGENTE* - [#SR-9884] DIANA LORENA CARRILLO Y OTROS 2023-00128 02 CIVIL N/A RISARALDA
PEREIRA [#SR-9884]
 
Buenos días, apreciada doctora
 
Nos permitimos informar que se estableció  comunicació n con la Dra. Martha Morales, abogada
externa de Liberty, quien el día de hoy colaboró  en la gestió n de negociació n con la parte
demandante a fin de que en la audiencia del día de mañ ana se tenga mayor certeza al momento de
la conciliació n. Frente a la gestió n realizada, informamos que:
 

1.El apoderado de la parte demandante hablará  con su cliente para intentar conciliar
por la suma de $160.000.000.
 
2.Teniendo en cuenta que la suma mencionada se encuentra cercana a la suma
autorizada inicialmente ($130.000.000), agradecemos nos pueda indicar si existe
posibilidad de conciliar por el monto mencionado por el apoderado de la demandante.
 
3.Si bien el monto de $160.000.000 es superior a la liquidació n objetiva, existe
coaseguro del 25% a cargo de seguros Alfa, por lo que existe la posibilidad de solicitar
a dicha compañ ía que reconozca este coaseguro.
 
4.En caso de lograr conciliar teniendo en cuenta el coaseguro, Liberty debería pagar la
suma de $120.000.000, y seguros Alfa la suma de $40.000.000., es decir, Liberty
pagaría un valor inferior a la liquidació n objetiva y a la suma autorizada previamente
con la cual se realizaron los anteriores acercamientos conciliatorios.
 
5.Sería necesario verificar la instrucció n frente al coaseguro ya que el apoderado de
seguros Alfa está  atento a saber si en caso de conciliació n reconocerían el 25% en el
acuerdo conciliatorio, o si dicha aseguradora reembolsa este porcentaje a Liberty
luego de que realice el respectivo pago.
 

Quedamos atentos sus instrucciones.
 
Atentamente,

 

Carolina Benitez Freyre
Abogada Senior

Email: dbenitez@gha.com.co |  320 457 8059
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De: libertylitigios <helpdesk@libertylitigios.freshservice.com>
Enviado: miércoles, 24 de julio de 2024 10:04
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: teresa.sanchez@libertycolombia.com <teresa.sanchez@libertycolombia.com>
Asunto: Fwd: [#SR-9884] DIANA LORENA CARRILLO Y OTROS 2023-00128 02 CIVIL N/A RISARALDA PEREIRA [#SR-
9884]
 
Estimado Dr. Gustavo 

Por medio del presente, les confirmo que para el presente proceso se autoriza la suma de 130 millones para
conciliar el proceso.

Quedo atenta a su gestión, 

Cordialmente, 

Kira Karolina Quintero Angarita
Abogada de Litigios
Vicepresidencia Legal y de Compliance

───────────────
 Liberty Seguros
Calle 72 # 10- 07, Bogotá, Colombia
Tel: +57310 3300 Ext 1601527
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¨Mi día de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a responder fuera de
tu horario laboral.¨
 ────────────────────────
 Este correo electrónico contiene información confidencial y también puede contener información privilegiada. Es
para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución, uso o
copia de la misma está estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le solicitamos notificar
inmediatamente a la persona que lo envió y a
 seguridad-andes@libertycolombia.com y borrarlo definitivamente de su sistema.

On Wed, 24 Jul 8:43 AM , GUSTAVO ALBERTO <gherrera@gha.com.co> wrote: 
Buenos días, apreciada doctora 
Comedidamente informamos que el proceso de la referencia tiene programada audiencia inicial
para el 12 de septiembre de 2024, a partir de las 9:00 a.m.
El proceso se encuentra calificado como PROBABLE, agradecemos nos pueda confirmar la
postura de la compañía.
Muchas gracias

11/9/24, 10:50 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQtNDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFlYmM1ZgAQACFy6K7iW7FJtIQJwMDZaec%3D 4/4

mailto:seguridad-andes@libertycolombia.com

