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RV: (acercamiento conciliatorio) GLORIA SOTO VEHICULO ASEGURADO MBT049
RECLAMACION DE DANNY DANESSA LONDOÑO Y CAMILA ALEJANDRA FERNInformes
GHA <informes@gha.com.co>ANDEZ LONDOÑO FECHA 21/1/2019 POLIZA
AUTOMOVILES HDI

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Vie 01/12/2023 10:45
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;​Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>​

Estimados compañeros, muy buenos días,  
 
Amablemente solicito tu valiosa ayuda cargando la cadena del correo. 14531
 
Muchas gracias, siempre cordial,  

 

 

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>
Enviado: viernes, 1 de diciembre de 2023 10:29
Para: Gutierrez de Pineres, Maria Antonia <Maria.Gutierrez@hdi.com.co>
Cc: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Sanchez Cipagauta,Vivian Andrea <Vivian.Sanchez@hdi.com.co>;
Rubiano Jimenez, Paola Alejandra <Paola.Rubiano@Hdi.com.co>; Leon Blanco,Lina Maria
<Lina.Leon@hdi.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: RV: (acercamiento conciliatorio) GLORIA SOTO VEHICULO ASEGURADO MBT049 RECLAMACION DE DANNY
DANESSA LONDOÑO Y CAMILA ALEJANDRA FERNInformes GHA <informes@gha.com.co>ANDEZ LONDOÑO FECHA
21/1/2019 POLIZA AUTOMOVILES HDI
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Estimada Maria Antonia,
 
Para tu conocimiento, informamos que la demandante manifestó propuesta de negociación por
$700.000.000 frente pretensiones de la demanda por $4,459,518,950.00, la cual resulta exagerada y sin
fundamento, de cara a la objetivación real de la pérdida. 
 
Por lo anterior, preferimos estratégicamente esperar el escenario de la audiencia del art. 372 del CGP
para buscar un nuevo acercamiento con el apoyo del Juez de conocimiento.
 
Saludos
 

Lina López Ortega I  Subdirectora Legal de Siniestros I HDI Seguros
Oficina Principal I Carrera 7 No. 72 – 13 I Bogotá, Colombia
PBX: +(57+1) 346 88 88 
Lina.lopez@hdi.com.co
 
www.hdi.com.co
 
De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 29 de noviembre de 2023 5:30 p. m.
Para: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Rubiano Jimenez, Paola Alejandra <Paola.Rubiano@Hdi.com.co>;
Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Sanchez Cipagauta,Vivian Andrea
<Vivian.Sanchez@hdi.com.co>; Gutierrez de Pineres, Maria Antonia <Maria.Gutierrez@hdi.com.co>
Asunto: RV: (acercamiento conciliatorio) GLORIA SOTO VEHICULO ASEGURADO MBT049 RECLAMACION DE DANNY
DANESSA LONDOÑO Y CAMILA ALEJANDRA FERNANDEZ LONDOÑO FECHA 21/1/2019 POLIZA AUTOMOVILES HDI
 
Estimada Dra Lina, reciba un cordial saludo.  
 
Amablemente nos permitimos informar que, en comunicació n telefó nica con el abogado encargado del
presente caso, el Dr. Weimar Andrés Angulo afirmó  tener ánimo conciliatorio y estar dispuesto a conciliar por
una suma de $700'000.000. 
 
Así pues, quedamos atentos a sus valiosos comentarios.   
 
Muchas gracias, 

   MAYERLY AYALA RIVERA

 

 
ABOGADA JUNIOR

             ÁREA INFORMES

  +57 301 394 2039

  mayala@gha.com.co 
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 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>
Enviado: martes, 28 de noviembre de 2023 15:42
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Cc: Sanchez Cipagauta,Vivian Andrea <Vivian.Sanchez@hdi.com.co>; Rubiano Jimenez, Paola Alejandra
<Paola.Rubiano@Hdi.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gutierrez de Pineres, Maria Antonia
<Maria.Gutierrez@hdi.com.co>
Asunto: (acercamiento conciliatorio) GLORIA SOTO VEHICULO ASEGURADO MBT049 RECLAMACION DE DANNY
DANESSA LONDOÑO Y CAMILA ALEJANDRA FERNANDEZ LONDOÑO FECHA 21/1/2019 POLIZA AUTOMOVILES HDI
 
Estimada Dra. Mayerly,
 
Solicitamos intentar un acercamiento con las demandantes a fin de establecer, en borrador, una cifra
definitiva de negociación.  Lo anterior, en atención a la solicitud del Dr. Duberney Restrepo, apoderado
de la Asegurada quien advierte el riesgo de condena dentro del proceso penal.
 
Pretensiones de la demanda: $4,459,518,950.00
 
Saludos
 

Lina López Ortega I  Subdirectora Legal de Siniestros I HDI Seguros
Oficina Principal I Carrera 7 No. 72 – 13 I Bogotá, Colombia
PBX: +(57+1) 346 88 88 
Lina.lopez@hdi.com.co
 
www.hdi.com.co
 
De: Vergara Villa, Lina Marcela <Lina.Vergara@hdi.com.co>
Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2023 2:54 p. m.
Para: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>; Rubiano Jimenez, Paola Alejandra <Paola.Rubiano@Hdi.com.co>

https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://gha.com.co/
mailto:Lina.Lopez@hdi.com.co
mailto:mayala@gha.com.co
mailto:Vivian.Sanchez@hdi.com.co
mailto:Paola.Rubiano@Hdi.com.co
mailto:informes@gha.com.co
mailto:Maria.Gutierrez@hdi.com.co
mailto:Lina.lopez@hdi.com.co
http://www.hdi.com.co/
mailto:Lina.Vergara@hdi.com.co
mailto:Lina.Lopez@hdi.com.co
mailto:Paola.Rubiano@Hdi.com.co


6/12/23, 09:22 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQAPVBlGd1FEkInM34mg6F4nk%3D 4/11

Asunto: GLORIA SOTO VEHICULO ASEGURADO MBT049 RECLAMACION DE DANNY DANESSA LONDOÑO Y CAMILA
ALEJANDRA FERNANDEZ LONDOÑO FECHA 21/1/2019 POLIZA AUTOMOVILES HDI
 
Muy buenas tardes estimada Dra., cordial saludo:
 
Te remito para tu conocimiento por ser de tu tramite.
 
Muchas gracias.
 
Cordialmente,

Lina Vergara I Direccion de Indemnizaciones I HDI Seguros S.A
Oficina Principal I Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 7 I Bogotá, Colombia
PBX: +(57+1) 346 88 88 ext. 51042
Lina.Vergara@hdi.com.co
 
www.hdi.com.co
 
 

 
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo sus anexos,
tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona distinta de su
destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión,
distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta
comunicación por error, por favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en el
envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que
pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por
daños derivados del uso de este mensaje.
 
 
 
 
De: Gutierrez de Pineres, Maria Antonia <Maria.Gutierrez@hdi.com.co>
Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2023 2:00 p. m.
Para: Vergara Villa, Lina Marcela <Lina.Vergara@hdi.com.co>; Guaglianone Lemus, Jaime Fernando
<Jaime.Guaglianone@hdi.com.co>; Leon Blanco,Lina Maria <Lina.Leon@hdi.com.co>; Rubiano Jimenez, Paola
Alejandra <Paola.Rubiano@Hdi.com.co>
CC: Soporte.Cali <soporte.cali@hdi.com.co>
Asunto: RE: GLORIA SOTO VEHICULO ASEGURADO MBT049 RECLAMACION DE DANNY DANESSA LONDOÑO Y
CAMILA ALEJANDRA FERNANDEZ LONDOÑO FECHA 21/1/2019 POLIZA AUTOMOVILES HDI
 
Hola:
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Me podría por favor confirmar en que quedó este caso?
 
Gracias,
 
 
 
 

María Antonia Gutiérrez de Piñeres Ch. I Gerente de Sucursal I HDI Seguros
Sucursal Cali I Avda 9 A Norte No 16n - 59 I Cali – Valle
PBX: +(57+2) 6612335 Celular: 315 926 0786
maria.gutierrez@hdi.com.co
 
www.hdi.com.co
 
 
 
 
De: Vergara Villa, Lina Marcela <Lina.Vergara@hdi.com.co>
Enviado el: jueves, 23 de noviembre de 2023 9:49 a. m.
Para: Guaglianone Lemus, Jaime Fernando <Jaime.Guaglianone@hdi.com.co>; Leon Blanco,Lina Maria
<Lina.Leon@hdi.com.co>; Rubiano Jimenez, Paola Alejandra <Paola.Rubiano@Hdi.com.co>
CC: Soporte.Cali <soporte.cali@hdi.com.co>; Gutierrez de Pineres, Maria Antonia <Maria.Gutierrez@hdi.com.co>
Asunto: GLORIA SOTO VEHICULO ASEGURADO MBT049 RECLAMACION DE DANNY DANESSA LONDOÑO Y CAMILA
ALEJANDRA FERNANDEZ LONDOÑO FECHA 21/1/2019 POLIZA AUTOMOVILES HDI
 
Muy buenos días, cordial saludo:
 
Acuso recibido de lo requerido, ya mismo me pongo al tanto del caso.
 
Te mantendremos al tanto.
 
Cordialmente,

Lina Vergara I Direccion de Indemnizaciones I HDI Seguros S.A
Oficina Principal I Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 7 I Bogotá, Colombia
PBX: +(57+1) 346 88 88 ext. 51042
Lina.Vergara@hdi.com.co
 
www.hdi.com.co
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***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo sus anexos,
tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona distinta de su
destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión,
distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta
comunicación por error, por favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en el
envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que
pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por
daños derivados del uso de este mensaje.
 
 
 
 
 
 
 
De: Guaglianone Lemus, Jaime Fernando <Jaime.Guaglianone@hdi.com.co>
Enviado el: miércoles, 22 de noviembre de 2023 6:31 p. m.
Para: Leon Blanco,Lina Maria <Lina.Leon@hdi.com.co>; Vergara Villa, Lina Marcela <Lina.Vergara@hdi.com.co>;
Rubiano Jimenez, Paola Alejandra <Paola.Rubiano@Hdi.com.co>
CC: Soporte.Cali <soporte.cali@hdi.com.co>; Gutierrez de Pineres, Maria Antonia <Maria.Gutierrez@hdi.com.co>
Asunto: RV: GLORIA SOTO VEHICULO ASEGURADO MBT049 RECLAMACION DE DANNY DANESSA LONDOÑO Y
CAMILA ALEJANDRA FERNANDEZ LONDOÑO FECHA 21/1/2019 POLIZA AUTOMOVILES HDI
 
Buenas  tardes apreciadas  por favor validar  el caso  y dar respuesta  a la solicitud 
 
Cordialmente,
 

 
Jaime Fdo Guaglianone Lemus I Subdirector  Indemnizaciones Autos I HDI Seguros
Oficina Principal I Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 1 I Bogotá, Colombia
PBX: +(60+1) 346 88 88 ext. 52140
Jaime.guaglianone@hdi.com.co
 
www.hdi.com.co
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De: Soporte.Cali <soporte.cali@hdi.com.co>
Enviado el: miércoles, 22 de noviembre de 2023 6:26 p. m.
Para: Guaglianone Lemus, Jaime Fernando <Jaime.Guaglianone@hdi.com.co>
CC: Calderon Minayo,Mery Beatriz <Mery.Calderon@hdi.com.co>
Asunto: RE: GLORIA SOTO VEHICULO ASEGURADO MBT049 RECLAMACION DE DANNY DANESSA LONDOÑO Y
CAMILA ALEJANDRA FERNANDEZ LONDOÑO FECHA 21/1/2019 POLIZA AUTOMOVILES HDI
 

Buen día Jaime.
 

Este correo va dirigido a Maria Antonia pero ella está incapacitada.
 
Por favor nos puedes indicar como proceder con la solicitud en correo precedente.
 
Gracias.

 
Siempre a sus ordenes.
 

 
Luz Angela Vasquez I  Analista Comercial I HDI Seguros
Sucursal Cali I Avenida 9 A Norte No. 16N-59 I Cali, Colombia
Cel. 322.3489946
Correo: soporte.cali@hdi.com.co
www.hdi.com.co
www.hdi.com.co | Facebook HDI | LinkedIn HDI | Youtube HDI

 
 
De: Angelica Solarte <indemnizaciones@garceslloreda.com>
Enviado el: martes, 21 de noviembre de 2023 5:38 p. m.
Para: Gutierrez de Pineres, Maria Antonia <Maria.Gutierrez@hdi.com.co>; icali.autos <icali.autos@hdi.com.co>;
Vasquez, Luz Angela <Luz.Vasquez@hdi.com.co>
CC: ALEJANDRO CAICEDO <direccion.tecnica@garceslloreda.com>
Asunto: GLORIA SOTO VEHICULO ASEGURADO MBT049 RECLAMACION DE DANNY DANESSA LONDOÑO Y CAMILA
ALEJANDRA FERNANDEZ LONDOÑO FECHA 21/1/2019 POLIZA AUTOMOVILES HDI
 
Dra. Maria Antonia, 
 
Agradecemos su valiosa respuesta.
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Cordialmente, 
 
Para información sobre factura electrónica clic Aquí
 
Angelica Solarte Ortega
Directora de Indemnizaciones 
Mail: indemnizaciones@garceslloreda.com
NUESTRO PBX HA CAMBIADO
PBX. 6650390 ext. 110 Fax 6650394, Cel. 318 5480761 / 3155363010 (con WhatsApp)
Calle 70 Norte No. 3N - 45 Cali
Web: www.garceslloreda.com
 
 

En GARCÉS LLOREDA velamos por prestarle siempre un servicio de calidad
ATENCIÓN DE RECLAMOS 24 HORAS LÍNEA 318-5480761

 
 
El jue, 16 nov 2023 a las 10:35, Angelica Solarte (<indemnizaciones@garceslloreda.com>) escribió:

 
Dra. Maria Antonia,
 
De la manera más atenta, solicitamos su colaboración en el caso citado en el asunto, el cual se
encuentra en juicio el proceso penal y con demanda civil en contra de la conductora asegurada
Señora Gloria Soto. 
El abogado para la defensa de la asegurada es el Dr. Duberney Restrepo, quien informa que el
juzgado fijó audiencia de juicio oral para el día 22 de noviembre de 2023 a las 9:00 am. .
 
Por lo anterior, el abogado solicita la revisión del caso para lograr un acuerdo conciliatorio con las
víctimas (las lesionadas Camila Alejandra Fernández Londoño quien es menor de edad y su madre 
Danny DanessaLondoño Collantes), teniendo en cuenta el riesgo del asegurado de una sentencia
Penal en contra, lo cual conlleva efectos legales, entre otros los antecedentes en su nombre,
restrictivas y multas. 
Adicionalmente existe un proceso civil en curso con medidas cautelares.
 
Para tal efecto enviamos los siguientes datos de los proceso mencionados: 
 
1. PROCESO PENAL : FISCALÍA LOCAL 72 DE YUMBO- JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE
YUMBO
RADICACIÓN: 768926000190-2019-00143-

2. PROCESO CIVIL: DEMANDANTES: DANNY DANESSA LONDOÑO COLLANTES Y OTROS
DEMANDADO: GLORIA SOTO. con llamamiento en garantía a HDI
JUZGADO: JUZGADO CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
RADICACIÓN: 76001310301420210005400
 

https://garceslloreda.com/wp-content/uploads/2021/01/COMUNICADO-EXTERNO-No-1-2021-FACTURA-ELECTRONICA.pdf
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Agradeciendo su atención y valiosa respuesta, de requerir ampliar la información quedamos a su
disposición para coordinar la reunión con el abogado Dr. Duberney Restrepo.
 
Cordialmente, 
 
Para información sobre factura electrónica clic Aquí
 
Angelica Solarte Ortega
Directora de Indemnizaciones 
Mail: indemnizaciones@garceslloreda.com
NUESTRO PBX HA CAMBIADO
PBX. 6650390 ext. 110 Fax 6650394, Cel. 318 5480761 / 3155363010 (con WhatsApp)
Calle 70 Norte No. 3N - 45 Cali
Web: www.garceslloreda.com
 
 

En GARCÉS LLOREDA velamos por prestarle siempre un servicio de calidad
ATENCIÓN DE RECLAMOS 24 HORAS LÍNEA 318-5480761

 
Visítenos en www.garceslloreda.com donde podrá consultar nuestros servicios e información relevante del consumidor financiero. 

Acatando de manera responsable las medidas de bioseguridad, estos documentos no se enviarán en forma física.  Los documentos enviados por este

medio tienen la misma validez jurídica como si se hubieran entregado físicamente.

El presente mensaje, incluyendo sus archivos adjuntos, son para el uso exclusivo de la(s) persona(s) o entidad(es) a quien(es) fue dirigido y

pueden contener información de carácter CONFIDENCIAL y/o LEGALMENTE PROTEGIDA. En consecuencia, el uso, divulgación, reproducción o cualquier

otra utilización de la información aquí contenida está prohibida. Si usted recibe este mensaje por error, por favor notifíquelo inmediatamente al emisor y

elimine esta comunicación y todas sus copias.

De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1377 de 2013, Garcés Lloreda & Cia S.A queda autorizado para dar tratamiento a sus datos personales a

no ser que usted nos manifieste lo contrario de manera directa, inequívoca, expresa y por escrito dentro de los (30) días hábiles siguientes contados a

partir de la recepción de la siguiente comunicación a la cuenta de correo electrónico (garllor@garceslloreda.com), por correo físico o presencialmente en

la Calle 70N # 3N - 45 Santiago de Cali - Colombia 

Política y procedimientos para el tratamiento de la información

Aviso de privacidad 

***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo
sus anexos, tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona
distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso,
difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta
comunicación por error, por favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en el
envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que
pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños
derivados del uso de este mensaje.
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este
mensaje incluyendo sus anexos, tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado
ni divulgado por persona distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional,
se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está
terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor borre el correo de
su computador e informe al remitente sobre el error en el envío y la destrucción del correo. El receptor
deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que pueda tener este correo o cualquiera de
sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños derivados del uso de este
mensaje.
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo
sus anexos, tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona

https://garceslloreda.com/wp-content/uploads/2021/01/COMUNICADO-EXTERNO-No-1-2021-FACTURA-ELECTRONICA.pdf
mailto:indemnizaciones@garceslloreda.com
http://www.garceslloreda.com/
http://www.garceslloreda.com/
mailto:garllor@garceslloreda.com
http://www.garceslloreda.com/politicas
http://www.garceslloreda.com/privacidad
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distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso,
difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta
comunicación por error, por favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en el
envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que
pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños
derivados del uso de este mensaje.
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este
mensaje incluyendo sus anexos, tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado
ni divulgado por persona distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional,
se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está
terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor borre el correo de
su computador e informe al remitente sobre el error en el envío y la destrucción del correo. El receptor
deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que pueda tener este correo o cualquiera de
sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños derivados del uso de este
mensaje.
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo
sus anexos, tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona
distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso,
difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta
comunicación por error, por favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en el
envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que
pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños
derivados del uso de este mensaje.
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo
sus anexos, tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona
distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso,
difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta
comunicación por error, por favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en el
envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que
pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños
derivados del uso de este mensaje.
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo
sus anexos, tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona
distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso,
difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta
comunicación por error, por favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en el
envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que
pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños
derivados del uso de este mensaje.
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo
sus anexos, tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona
distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso,
difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta
comunicación por error, por favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en el
envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que
pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños
derivados del uso de este mensaje.
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo
sus anexos, tiene carácter estrictamente confidencial y reservado. No puede ser usado ni divulgado
por persona distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le
informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está
terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor borre el
correo de su computador e informe al remitente sobre el error en el envío y la destrucción del correo.
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El receptor deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que pueda tener este correo o
cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños derivados del
uso de este mensaje.


