
RV: Soporte de pago CJ 552651

Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Vie 17/05/2024 14:31
Para:​Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>​
CC:​Informes GHA <informes@gha.com.co>;​CAD GHA <cad@gha.com.co>;​Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>​

Estimadas, reciban un cordial saludo, 

Remito soporte de pago del proceso de JHON HAROLD CABRERA VILLEGAS. 

Cordialmente, 

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
Enviado: viernes, 17 de mayo de 2024 13:22
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Asunto: RV: Soporte de pago CJ 552651
 
PSI
 
De: Tesoreria.Soportes <tesoreria.soportes@hdi.com.co>
Enviado el: viernes, 17 de mayo de 2024 1:21 p. m.
Para: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>; Tesoreria.Soportes <tesoreria.soportes@hdi.com.co>
Asunto: RE: Soporte de pago CJ 552651
 
Lo adjunto
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De: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
Enviado el: viernes, 17 de mayo de 2024 10:17 a. m.
Para: Tesoreria.Soportes <tesoreria.soportes@hdi.com.co>
CC: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Asunto: Soporte de pago CJ 552651
 
Buenos días, por favor me ayudan con el siguiente soporte de pago:
 
Beneficiario del pago: JUAN ESTEBAN ANTE CARDONA  CC 1107509294
Fecha de pago: 15/05/2024
Orden de pago: 100018377
Compañía: generales
 
 

 

Andrea Sierra Amado  
 Abogada Especialista en Procesos Judiciales
 
    Oficina Principal I Cra. 7 No. 72 – 13 I Bogotá,Colombia
     Cel: 3182856694
     andrea.sierra@hdi.com.co
      www.hdi.com.co

 
 
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo sus anexos, tiene carácter estrictamente
confidencial y reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le
informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error,
por favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en el envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus u
otros defectos informáticos que pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños derivados del
uso de este mensaje.
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo sus anexos, tiene carácter estrictamente confidencial y
reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso,
difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor borre el correo de su
computador e informe al remitente sobre el error en el envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que pueda
tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños derivados del uso de este mensaje.
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD*********************** Este mensaje incluyendo sus anexos, tiene carácter estrictamente confidencial y
reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona distinta de su destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le informa que
cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por
favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en el envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus
u otros defectos informáticos que pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños derivados
del uso de este mensaje.
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