
RV: **URGENTE** DOCUMENTOS PARA EL PAGO || RAD 2022-00057 // FRANCISCO JAVIER TORO ALZATE vs EMPRESA DE SERVICIO Y
TRANSPORTE DEL FUTURO LTDA

Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Mar 21/05/2024 16:15
Para:​Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;​Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>;​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>;​Informes GHA <informes@gha.com.co>​

Estimadas, 
Doctoras. 

Cordial saludo, 

Les comparto el soporte de pago para lo pertinente. 

@CAD GHA Amablemente me ayudan cargando el soporte al CT No. 14561, muchas gracias. 

Cordialmente, 

 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 ABOGADO JUNIOR

            
CENTRO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y

REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Enviado: martes, 21 de mayo de 2024 4:12 p. m.
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>; Lorena Jurado Chaves
<ljurado@gha.com.co>; Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>
Asunto: RE: **URGENTE** DOCUMENTOS PARA EL PAGO || RAD 2022-00057 // FRANCISCO JAVIER TORO ALZATE vs EMPRESA DE SERVICIO Y TRANSPORTE DEL FUTURO LTDA
 
Buen día, 

Remito soporte de pago

Cordialmente,

21/5/24, 16:26 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQAIHnqHeliN5AoXIF%2FadmBsk%… 1/12

mailto:cad@gha.com.co
mailto:ncarrillo@gha.com.co
mailto:ncarrillo@gha.com.co
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://gha.com.co/


De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: martes, 21 de mayo de 2024 11:06 a. m.
Para: Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>; Lorena Jurado Chaves
<ljurado@gha.com.co>; Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>
Asunto: RV: **URGENTE** DOCUMENTOS PARA EL PAGO || RAD 2022-00057 // FRANCISCO JAVIER TORO ALZATE vs EMPRESA DE SERVICIO Y TRANSPORTE DEL FUTURO LTDA
 
Estimada,
Dra. Ángela.

Cordial saludo, 
 
En atención al correo que antecede, amablemente nos pueden confirmar si ya cuentan con el comprobante de pago en aras de aportar cumplimiento al
Despacho judicial, muchas gracias. 
 
Quedamos muy atentos. 

Cordialmente,
 

 
JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 ABOGADO JUNIOR
         
   

CENTRO DE ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN Y REPORTES

  +57 310 8900998
  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

De: Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Enviado: jueves, 16 de mayo de 2024 11:39
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>;
Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>; Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>; Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Asunto: RE: **URGENTE** DOCUMENTOS PARA EL PAGO || RAD 2022-00057 // FRANCISCO JAVIER TORO ALZATE vs EMPRESA DE SERVICIO Y TRANSPORTE DEL FUTURO LTDA
 
Buenos días

Remito soporte de pago provisional, dado que el comprobante lo tendremos de 3 a 4 días hábiles, el pago salió el día de hoy motivo que se puede ver reflejado
en el transcurso del día o si es cambio de banco el día de mañana.
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Cordialmente,  

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: jueves, 16 de mayo de 2024 10:24 a. m.
Para: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño
<dcromero@segurosmundial.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>; Juan Pablo Medina Campiño
<jmedina@gha.com.co>
Asunto: RV: **URGENTE** DOCUMENTOS PARA EL PAGO || RAD 2022-00057 // FRANCISCO JAVIER TORO ALZATE vs EMPRESA DE SERVICIO Y TRANSPORTE DEL FUTURO LTDA
 
Estimada doctora Ángela
 
Agradecemos remitir el comprobante de pago para aportar al Despacho judicial.
 
Cordialmente,
 
Juan Pablo Medina.

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: martes, 14 de mayo de 2024 9:45
Para: alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño
<dcromero@segurosmundial.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>; Juan Pablo Medina Campiño
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<jmedina@gha.com.co>
Asunto: RV: **URGENTE** DOCUMENTOS PARA EL PAGO || RAD 2022-00057 // FRANCISCO JAVIER TORO ALZATE vs EMPRESA DE SERVICIO Y TRANSPORTE DEL FUTURO LTDA
 
Estimada doctora Ángela
 
Agradecemos remitir el comprobante de pago para aportar al Despacho judicial, teniendo en cuenta que el plazo máximo para realizar dicho pago fenece el día
de hoy 14 de mayo de 2024. 
 
Quedamos muy atentos.

Cordialmente,
 
Juan Pablo Medina.

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: jueves, 9 de mayo de 2024 9:26
Para: alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño
<dcromero@segurosmundial.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>; Juan Pablo Medina Campiño
<jmedina@gha.com.co>
Asunto: RV: **URGENTE** DOCUMENTOS PARA EL PAGO || RAD 2022-00057 // FRANCISCO JAVIER TORO ALZATE vs EMPRESA DE SERVICIO Y TRANSPORTE DEL FUTURO LTDA
 
Estimada doctora Ángela
 
Agradecemos remitir el comprobante de pago para aportar al Despacho judicial.
 
Cordialmente,
 
Juan Pablo Medina.

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: lunes, 6 de mayo de 2024 9:28
Para: alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño
<dcromero@segurosmundial.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>; Juan Pablo Medina Campiño
<jmedina@gha.com.co>
Asunto: RE: **URGENTE** DOCUMENTOS PARA EL PAGO || RAD 2022-00057 // FRANCISCO JAVIER TORO ALZATE vs EMPRESA DE SERVICIO Y TRANSPORTE DEL FUTURO LTDA
 
Estimada doctora Ángela

Agradecemos remitir el comprobante de pago para aportar al Despacho judicial.

Cordialmente,

Lorena Jurado Chaves

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: jueves, 2 de mayo de 2024 10:39
Para: alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>;
Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>; Juan
Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Asunto: RE: **URGENTE** DOCUMENTOS PARA EL PAGO || RAD 2022-00057 // FRANCISCO JAVIER TORO ALZATE vs EMPRESA DE SERVICIO Y TRANSPORTE DEL FUTURO LTDA
 
Estimada doctora 

Remitimos nuevamente los documentos solicitados, agradecemos su confirmación en la apertura de los mismos.

Cordialmente,

Lorena Jurado Chaves
 

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Enviado: jueves, 2 de mayo de 2024 9:19
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: **URGENTE** DOCUMENTOS PARA EL PAGO || RAD 2022-00057 // FRANCISCO JAVIER TORO ALZATE vs EMPRESA DE SERVICIO Y TRANSPORTE DEL FUTURO LTDA
 
Buen día apreciado Dr. Gustavo,

De acuerdo con el correo que antecede, se solicita amablemente se envíen los documentos para realizar el respetivo pago toda vez que no se
pueden visualizar y el pago no ha podido salir.
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Quedo atenta.

Muchas gracias.

Cordialmente, 

De: Carlos Alberto Algarín Pérez <caalgarin@segurosmundial.com.co>
Enviado: miércoles, 24 de abril de 2024 9:45
Para: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>; rcpublico rcpublico <rcpublico@segurosmundial.com.co>; coorcivilnal@holdingvml.net
<coorcivilnal@holdingvml.net>; JUAN CARLOS ROJAS <juancarlos.rojas@holdingvml.net>; asistente.pagos@holdingvml.net <asistente.pagos@holdingvml.net>; Cindy Paola
Rojas Cardenas <cirojas@segurosmundial.com.co>; Paula Sofia Ortiz Ordoñez <paortiz@segurosmundial.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RE: **URGENTE** DOCUMENTOS PARA EL PAGO || RAD 2022-00057 // FRANCISCO JAVIER TORO ALZATE vs EMPRESA DE SERVICIO Y TRANSPORTE DEL FUTURO LTDA
 
Buen día, Angela

Me ayudas por favor reenviando los documentos, ya que no es posible abrir esa carpeta. 

Mil gracias.

Cordialmente,



Carlos Alberto Algarin Perez
Analista de Soluciones de Seguros Autos y
Rc Autos  

6012855600

Calle 33 # 6B24 Piso 2  
Bogotá D.C , Colombia

caalgarin@segurosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial
twitter.com/SegurosMundial

www.segurosmundial.com.co

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Enviado: viernes, 19 de abril de 2024 17:53
Para: Carlos Alberto Algarín Pérez <caalgarin@segurosmundial.com.co>; rcpublico rcpublico <rcpublico@segurosmundial.com.co>; coorcivilnal@holdingvml.net
<coorcivilnal@holdingvml.net>; JUAN CARLOS ROJAS <juancarlos.rojas@holdingvml.net>; asistente.pagos@holdingvml.net <asistente.pagos@holdingvml.net>; Cindy Paola
Rojas Cardenas <cirojas@segurosmundial.com.co>; Paula Sofia Ortiz Ordoñez <paortiz@segurosmundial.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: **URGENTE** DOCUMENTOS PARA EL PAGO || RAD 2022-00057 // FRANCISCO JAVIER TORO ALZATE vs EMPRESA DE SERVICIO Y TRANSPORTE DEL FUTURO LTDA
 
Buen día Estimado Carlos, 
 
De manera cordial solicito de su amable colaboración con el siguiente pago:
 
Placa:                             VBV002
Siniestro:                     382/2024 Cen armenia
Valor a pagar:             $75.000.000
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Muchas gracias.
 
Cordialmente,

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: viernes, 19 de abril de 2024 15:18
Para: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño
<dcromero@segurosmundial.com.co>
Cc: Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>
Asunto: **URGENTE** DOCUMENTOS PARA EL PAGO || RAD 2022-00057 // FRANCISCO JAVIER TORO ALZATE vs EMPRESA DE SERVICIO Y TRANSPORTE DEL FUTURO LTDA
 
Estimadas Dras, cordial saludo. 

Realizamos reenvío de los documentos remitidos el 15 de abril de 2024, así mismo confirmamos que el valor a pagar por cuenta de Mundial de Seguros
corresponde a $75.000.000

Quedamos atentos a sus comentarios. 

Cordialmente,

 
DANIELA QUINTERO AGUILERA    

AUXILIAR JURÍDICO

             ÁREA INFORMES

  +57 315 709 4940 

  daguilera@gha.com.co 

 

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachment
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De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: lunes, 15 de abril de 2024 11:05
Para: alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño
<dcromero@segurosmundial.com.co>
Cc: Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>
Asunto: **URGENTE** DOCUMENTOS PARA EL PAGO || RAD 2022-00057 // FRANCISCO JAVIER TORO ALZATE vs EMPRESA DE SERVICIO Y TRANSPORTE DEL FUTURO LTDA
 
Estimadas Dra, reciban cordial saludo.
 
En atención al proceso de la referencia, nos permitimos compartirles los documentos para realizar el pago de conformidad con la conciliación surtida en audiencia el 01 de abril
del 2024 en el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali.

Los documentos fueron enviados por la demandante el 12 de abril de 2024, les recordamos que término para el pago inicia el 12 de abril de 2024 y finaliza el 10 de mayo de la
presente anualidad.

Conforme a lo anterior quedamos atentos al envío del comprobante de pago a fin de radicar memorial de cumplimiento ante el despacho.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o solicitud.

Cordialmente,

 
DANIELA QUINTERO AGUILERA    

AUXILIAR JURÍDICO

             ÁREA INFORMES

  +57 315 709 4940 

  daguilera@gha.com.co 

 

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachment

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: sábado, 6 de abril de 2024 1:29
Para: alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño
<dcromero@segurosmundial.com.co>
Cc: Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>
Asunto: RE: CRONOGRAMA DE AUDIENCIAS ABRIL
 
Estimada Dras, reciban un cordial saludo.

Atentamente nos permitimos informar que, dentro del proceso de la referencia, el 01 de abril del 2024 en el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali, asistimos en calidad de
apoderados de Compañía Mundial de Seguros S.A. a la audiencia inicial del artículo 372 del CGP, en la cual se surtieron las siguientes etapas:  

Verificación de asistencia

Conciliación

Recordamos que, de conformidad con el acuerdo conciliatorio, la Compañía Mundial de Seguros S.A. le corresponde el pago por la suma de setenta y cinco millones de pesos
($75’000.000).
 
El pago se hará al apoderado judicial de la parte demandante, Dr. Mauricio Trujillo Riascos, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al aporte de la siguiente
documentación:

Formulario sarlaft diligenciado

Fotocopia de la cédula

certificación bancaria con fecha de expedición no superior a treinta (30) días

poder que lo faculta para recibir

La indemnización cubre a la totalidad de los beneficiarios que la causante Nora Alzate de Toro pudiera tener.
 

En ese sentido, se expide el Auto No. 287, el cual resuelve:
 
PRIMERO: Impartir aprobación al acuerdo conciliatorio al que han llegado los demandantes y la Compañía Mundial de Seguros S.A.
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SEGUNDO: Comunicar al juez o fiscal que tramitó el proceso penal la indemnización recibida por conducto de la conciliación.
TERCERO: Levantar las medidas cautelares sobre los bienes de propiedad de los demandados. CUARTO: Requerir a la parte demandante para que proceda a pagar la suma
de trescientos mil pesos ($300.000) por concepto de gastos de curaduría al Dr. Wilson Gómez Rendón.
 

Se adjunta acta de la conciliación, nos encontramos pendientes de la remisión de los documentos por parte del apoderado de la parte demandante para informarle a la
compañía.
 
Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.

Cordialmente,

 
DANIELA QUINTERO AGUILERA    
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De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: martes, 2 de abril de 2024 15:59
Para: alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño
<dcromero@segurosmundial.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>
Asunto: RE: CRONOGRAMA DE AUDIENCIAS ABRIL
 
Estimadas Dras, reciban un cordial saludo. 

Atentamente nos permitimos informar que, dentro del proceso de JHON FREDY OCAMPO LOPEZ, con radicado 2017-00301, el Juzgado señaló el 12 de abril de
2024, a las 9:00 am para llevar a cabo la audiencia Inicial. 

En consecuencia, amablemente solicitamos anotar la fecha en su agenda y coordinar la asistencia del representante legal ya que su asistencia es de vital
importancia. 

Lamentablemente el despacho no aceptó delegación del RL y el Doctor Herrera no tiene disponible ese día para asistir en calidad de representante legal.

Finalmente, indicamos que la contingencia se califica como eventual debido a que hasta la fecha no se han aportado pruebas ciertas que demuestren que al
demandante se le adeude suma alguna por salarios o prestaciones sociales, ni que tal circunstancia tenga la virtualidad de comprometer la responsabilidad del
asegurado ya que no ha tenido la calidad de empleador del accionante. 
Adicionalmente, tampoco se ha acreditado que los fundamentos en los que se soporta el petitum de la demanda constituyan un siniestro en los términos
convenidos en el contrato de seguro que sirvió de fundamento a la vinculación de la Compañía al proceso. En consecuencia, la decisión final depende de la
valoración que realice el juzgador de las pruebas aportadas por las partes en el curso de la actuación. 
Lo anterior sin perjuicio del carácter contingente del proceso.

Así las cosas, para esta diligencia nuestra recomendación es asistir sin ánimo conciliatorio.

Quedamos atentos a sus comentarios y al representante legal que nos acompañará en la diligencia.

En archivo adjunto remito copia del auto. 

Cordialmente,

De: Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>
Enviado: lunes, 1 de abril de 2024 16:12
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez
<labatanero@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RE: CRONOGRAMA DE AUDIENCIAS ABRIL
 
Estimada Dra Angela, 

Dando alcance al correo que antecede, remito excel con la modificación y la liquidación objetiva del proceso de  EDILBERTO AGUDELO CABRERA

Quedo atenta, 
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Cordialmente,

 

DANIELA QUINTERO AGUILERA
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             ÁREA INFORMES
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   GHA.COM.CO
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De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: lunes, 1 de abril de 2024 8:33
Para: alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño
<dcromero@segurosmundial.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>
Asunto: CRONOGRAMA DE AUDIENCIAS ABRIL
 
Apreciadas Dras. cordial saludo.
 
Atentamente informamos las audiencias programadas para el mes de abril. Quedo atenta a la suma autorizada para los casos de audiencia probable.

Gracias,

Cordialmente,

 
DANIELA QUINTERO AGUILERA    
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 Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El planeta te lo agradecerá!
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