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RE: Entrega de Reductor Seguros Sura. SINIESTRO 9210000444420 INGENIO PICHICHI SA

Gloria Teresa Moreno Correa <gtmoreno@sura.com.co>
Para:​Tomas Felipe Ceballos Escobar <tceballos@sura.com.co>​
CC:​Juan Felipe Ortiz Arango <jfortiza@sura.com.co>;​Katherine Gomez Aristizabal <kgomeza@sura.com.co>;​Oscar Ocampo Pelaez <oocampo@sura.com.co>;​Maria Alejandra Zapata Pereira
<mazapatap@sura.com.co>;​Gustavo Adolfo Upegui Villa <gupegui@sura.com.co>​

1 archivos adjuntos (225 KB)
Fwd: GUACARI VALLE RETIRO SALVAMENTO INGENIO PICHICHI SA SINIESTRO 9210000444420 REDUCTOR DE VELOCIDAD, OTROS.;

Buenas tardes compañeros, de acuerdo a las conversaciones de esta semana del caso en asunto, les comparto en el adjunto correo que nos envió el salvamentero.
 
Saludos
De: Gloria Teresa Moreno Correa
Enviado el: martes, 23 de mayo de 2023 7:31 a. m.
Para: Tomas Felipe Ceballos Escobar tceballos@sura.com.co; Oscar Ocampo Pelaez oocampo@sura.com.co; Gustavo Adolfo Upegui Villa gupegui@sura.com.co
CC: Katherine Gomez Aristizabal kgomeza@sura.com.co; Maria Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>
Asunto: RE: Entrega de Reductor Seguros Sura. SINIESTRO 9210000444420 INGENIO PICHICHI SA
 
Muchas gracias Tomy por la respuesta.
 
Oscar por favor procedamos para intentar que la persona del asegurado que nos entregó el salvamento nos lo reciba, comentemos hoy para intentar esta semana dejar esto
gestionado.
 
Saludos
De: Tomas Felipe Ceballos Escobar <tceballos@sura.com.co>
Enviado el: martes, 16 de mayo de 2023 3:22 p. m.
Para: Gloria Teresa Moreno Correa <gtmoreno@sura.com.co>; Gustavo Adolfo Upegui Villa <gupegui@sura.com.co>
CC: Katherine Gomez Aristizabal <kgomeza@sura.com.co>; Maria Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>; Oscar Ocampo Pelaez <oocampo@sura.com.co>
Asunto: RE: Entrega de Reductor Seguros Sura. SINIESTRO 9210000444420 INGENIO PICHICHI SA
 
Buenas Tardes.
 
Gloria, sugiero que agotemos la segunda opción primero y contacten al asegurado para indicar la necesidad de devolver el salvamento. Advierto que el cliente puede que no lo
tome de la mejor manera.
 
En caso de que el asegurado no acepte la devolución miremos la conveniencia de asumir el bodegaje mientras se surte el proceso de arbitramento.
 
¡Saludos!
 
TOMAS FELIPE CEBALLOS ESCOBAR
DIRECTOR OPERACIONES
SEGUROS SURA COLOMBIA

Carrera 64B # 49A - 30 Piso 2 Of, Central – (Medellín-Colombia)
TEL: (054) 260 21 00 Ext.: 41214
tceballos@sura.com.co
www.segurossura.com.co
 
De: Gloria Teresa Moreno Correa <gtmoreno@sura.com.co>
Enviado el: martes, 16 de mayo de 2023 3:17 p. m.
Para: Tomas Felipe Ceballos Escobar <tceballos@sura.com.co>; Gustavo Adolfo Upegui Villa <gupegui@sura.com.co>
CC: Katherine Gomez Aristizabal <kgomeza@sura.com.co>; Maria Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>; Oscar Ocampo Pelaez <oocampo@sura.com.co>
Asunto: RE: Entrega de Reductor Seguros Sura. SINIESTRO 9210000444420 INGENIO PICHICHI SA
 
Hola compañeros, atentos a sus comentarios o si les parece nosotros contactamos a la misma persona del asegurado que nos entregó el salvamento manifestándole que se los
vamos a devolver en aras a todo lo sucedido y que devolvieron la indemnización, nos cuentan, gracias.
 
Saludos
De: Gloria Teresa Moreno Correa
Enviado el: lunes, 8 de mayo de 2023 7:31 a. m.
Para: Maria Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>; Tomas Felipe Ceballos Escobar <tceballos@sura.com.co>; Gustavo Adolfo Upegui Villa
<gupegui@sura.com.co>
CC: Oscar Ocampo Pelaez <oocampo@sura.com.co>; Katherine Gomez Aristizabal <kgomeza@sura.com.co>
Asunto: RE: Entrega de Reductor Seguros Sura. SINIESTRO 9210000444420 INGENIO PICHICHI SA
 
Muchas gracias Alejandra por tus comentarios y opciones que nos expones.
 
Tomy, Gustavo ustedes ven viable la segunda opción? Quien podría conversar con el asegurado para que nos reciba el salvamento? O cuéntennos si consideran mejor la opción
uno que es pagar el bodegaje (que creo sería muchos meses o años por lo que nos comenta Alejandra). Quedamos atentos, gracias.
 
Cordial Saludo,
 
Gloria Teresa Moreno Correa
Gerencia de Operaciones
Seguros Sura Colombia
 
Carrera 64B # 49A - 30 Piso 2 Of, Central – (Medellín-Colombia)
Teléfono: (054) 2602100 Ext 42596
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gtmoreno@sura.com.co
www.segurossura.com.co
 

 
De: Maria Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>
Enviado el: miércoles, 3 de mayo de 2023 5:12 p. m.
Para: Gloria Teresa Moreno Correa <gtmoreno@sura.com.co>; Tomas Felipe Ceballos Escobar <tceballos@sura.com.co>; Gustavo Adolfo Upegui Villa <gupegui@sura.com.co>
CC: Oscar Ocampo Pelaez <oocampo@sura.com.co>; Katherine Gomez Aristizabal <kgomeza@sura.com.co>
Asunto: RE: Entrega de Reductor Seguros Sura. SINIESTRO 9210000444420 INGENIO PICHICHI SA
 
Buenas tardes
 
Revisando con el apoderado del proceso coincidimos en que no podemos disponer del salvamento dado que no hay pago de la compañía con ocasión a dicho
siniestro. Por lo tanto se tendrían dos opciones:
 

Seguir conservando el salvamento, en cuyo caso debemos asumir el costo de bodegaje hasta tanto se defina el proceso. En este punto, una vez se
integre el Tribunal podemos revisar la opción de pago por consignación al proceso del valor que ya se había desembolsado para poder disponer del
salvamento; pero mientras tanto no podemos disponer del mismo. Al respecto preciso que el Tribunal no se ha conformado porque aun estamos en todas
las etapas previas a la designación de los árbitros que van a decidir el caso.
Hablar con el cliente y realizar la devolución del salvamento, dejándole claro al cliente que debe velar por su conservación hasta tanto se defina el curso
del proceso.

 
Quedo atenta al caso
 
Feliz tarde
 
Maria Alejandra Zapata Pereira
COORDINADORA LEGAL REGIONAL OCCIDENTE
SURA COLOMBIA
 
Dirección: Cll 64 Norte # 5 BN- 146 Oficina 101 C (Cali – Valle)
Teléfono: (052) 3876130 Ext. 23292
mazapatap@sura.com.co
www.segurossura.com.co
 
De: Gloria Teresa Moreno Correa <gtmoreno@sura.com.co>
Enviado el: miércoles, 03 de mayo de 2023 02:51 p. m.
Para: Maria Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>; Tomas Felipe Ceballos Escobar <tceballos@sura.com.co>; Gustavo Adolfo Upegui Villa
<gupegui@sura.com.co>
CC: Oscar Ocampo Pelaez <oocampo@sura.com.co>; Katherine Gomez Aristizabal <kgomeza@sura.com.co>
Asunto: Entrega de Reductor Seguros Sura. SINIESTRO 9210000444420 INGENIO PICHICHI SA
 
Buenas tardes a todos, estamos atentos a sus instrucciones para definir sobre el salvamento del caso en asunto, si procedemos al pago de bodegaje o lo podemos volver a
asignar al salvamentero que lo está salvaguardando, gracias. (ver correos inferiores)
 
Cordial Saludo,
 
Gloria Teresa Moreno Correa
Gerencia de Operaciones
Seguros Sura Colombia
 
Carrera 64B # 49A - 30 Piso 2 Of, Central – (Medellín-Colombia)
Teléfono: (054) 2602100 Ext 42596
gtmoreno@sura.com.co
www.segurossura.com.co
 

 
De: Maria Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>
Enviado el: martes, 18 de abril de 2023 2:30 p. m.
Para: Gloria Teresa Moreno Correa <gtmoreno@sura.com.co>; Tomas Felipe Ceballos Escobar <tceballos@sura.com.co>; Gustavo Adolfo Upegui Villa <gupegui@sura.com.co>
CC: Oscar Ocampo Pelaez <oocampo@sura.com.co>; Katherine Gomez Aristizabal <kgomeza@sura.com.co>
Asunto: RE: Entrega de Reductor Seguros Sura. SINIESTRO 9210000444420 INGENIO PICHICHI SA
 
Gracias Gloria, estamos revisando y te contamos
 
Feliz tarde
 
 
 
Maria Alejandra Zapata Pereira
COORDINADORA LEGAL REGIONAL OCCIDENTE
SURA COLOMBIA
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Dirección: Cll 64 Norte # 5 BN- 146 Oficina 101 C (Cali – Valle)
Teléfono: (052) 3876130 Ext. 23292
mazapatap@sura.com.co
www.segurossura.com.co
 
De: Gloria Teresa Moreno Correa <gtmoreno@sura.com.co>
Enviado el: martes, 18 de abril de 2023 02:11 p. m.
Para: Maria Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>; Tomas Felipe Ceballos Escobar <tceballos@sura.com.co>; Gustavo Adolfo Upegui Villa
<gupegui@sura.com.co>
CC: Oscar Ocampo Pelaez <oocampo@sura.com.co>; Katherine Gomez Aristizabal <kgomeza@sura.com.co>
Asunto: RE: Entrega de Reductor Seguros Sura. SINIESTRO 9210000444420 INGENIO PICHICHI SA
 
Buenas tardes!
Alejandra importante mencionarles que el salvamento ya se había vendido y recogido lo que el asegurado entregó (que entendemos es parte del salvamento del caso en
asunto) por el mayor oferente de la subasta Sura, debido al tiempo transcurrido tuvimos que devolver el dinero al salvamentero y éste aún lo tiene en su poder
salvaguardándolo pero ya nos ha escrito que no puede hacerlo más por el cobro de bodegaje, por lo que necesitamos conocer si se entrega al asegurado o pagamos bodegaje
en la ubicación que se encuentra, cualquier duda me llaman, quedamos atentos a sus comentarios, gracias.
 
Cordial Saludo,
 
Gloria Teresa Moreno Correa
Gerencia de Operaciones
Seguros Sura Colombia
 
Carrera 64B # 49A - 30 Piso 2 Of, Central – (Medellín-Colombia)
Teléfono: (054) 2602100 Ext 42596
gtmoreno@sura.com.co
www.segurossura.com.co
 

 
 
De: Maria Alejandra Zapata Pereira <mazapatap@sura.com.co>
Enviado el: lunes, 17 de abril de 2023 10:26 a. m.
Para: Tomas Felipe Ceballos Escobar <tceballos@sura.com.co>; Gloria Teresa Moreno Correa <gtmoreno@sura.com.co>; Gustavo Adolfo Upegui Villa <gupegui@sura.com.co>
CC: Oscar Ocampo Pelaez <oocampo@sura.com.co>; Katherine Gomez Aristizabal <kgomeza@sura.com.co>
Asunto: RE: Entrega de Reductor Seguros Sura. SINIESTRO 9210000444420 INGENIO PICHICHI SA
 
Hola Tomas, buenos días
 
Compartí la  inquietud con el abogado del proceso. En principio coincido en parar la comercialización, porque además recibimos el mismo sin haber realizado un pago, porque el
cliente finalmente lo devolvió.
 
De cara al proceso, sabemos que debe hacerse un pago pero la discusión final es la cuantía; por lo que consideramos prudente consultar con dicho abogado.
 
Una vez contemos con su concepto se los comparto.
 
Feliz día
 
Maria Alejandra Zapata Pereira
COORDINADORA LEGAL REGIONAL OCCIDENTE
SURA COLOMBIA
 
Dirección: Cll 64 Norte # 5 BN- 146 Oficina 101 C (Cali – Valle)
Teléfono: (052) 3876130 Ext. 23292
mazapatap@sura.com.co
www.segurossura.com.co
 
De: Tomas Felipe Ceballos Escobar <tceballos@sura.com.co>
Enviado el: lunes, 17 de abril de 2023 07:33 a. m.
Para: Gloria Teresa Moreno Correa <gtmoreno@sura.com.co>; Gustavo Adolfo Upegui Villa <gupegui@sura.com.co>; Maria Alejandra Zapata Pereira
<mazapatap@sura.com.co>
CC: Oscar Ocampo Pelaez <oocampo@sura.com.co>; Katherine Gomez Aristizabal <kgomeza@sura.com.co>
Asunto: RE: Entrega de Reductor Seguros Sura. SINIESTRO 9210000444420 INGENIO PICHICHI SA
 
Buenos Días.
 
Glori, el caso sigue en proceso de arbitramento y va para largo.
 
Maria, te escalamos este tema para que por favor nos asesores sobre cómo proceder.
 
Se trata del caso del ingenio Pichichi. En este caso se presentó daño material y lucro cesante que es la cobertura donde se presentó la diferencia que conllevo al proceso de
arbitramento.
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Cuando generamos el pago al asegurado, se procedió inmediatamente con la recolección del salvamento según nuestro proceso. Sin embargo, días después el asegurado hizo la
devolución de lo pagado, por lo cual alertamos a Salvamentos para que suspendiéramos la comercialización.
 
Actualmente el salvamentos esta en poder del proveedor externo y nos preguntamos qué es lo más conveniente, si devolverlo al asegurado lo cual ciertamente va a generar
malestar, o comercializarlo pero no sabemos que implicaciones jurídicas podría tener de cara al proceso de arbitramento.
 
Quedamos atentos a tus importantes comentarios.
 
¡Saludos!
 
TOMAS FELIPE CEBALLOS ESCOBAR
DIRECTOR OPERACIONES
SEGUROS SURA COLOMBIA

Carrera 64B # 49A - 30 Piso 2 Of, Central – (Medellín-Colombia)
TEL: (054) 260 21 00 Ext.: 41214
tceballos@sura.com.co
www.segurossura.com.co
 
De: Gloria Teresa Moreno Correa <gtmoreno@sura.com.co>
Enviado el: miércoles, 12 de abril de 2023 6:38 a. m.
Para: Tomas Felipe Ceballos Escobar <tceballos@sura.com.co>; Gustavo Adolfo Upegui Villa <gupegui@sura.com.co>
CC: Oscar Ocampo Pelaez <oocampo@sura.com.co>; Katherine Gomez Aristizabal <kgomeza@sura.com.co>
Asunto: RE: Entrega de Reductor Seguros Sura. SINIESTRO 9210000444420 INGENIO PICHICHI SA
 
Buenos días compañeros, cuéntenos si tenemos avance del caso en asunto para definir lo del salvamento porque según menciona telefónicamente el salvamentero debe pagar
bodega para salvaguardarlo, quedamos pendientes de sus comentarios, gracias.
 
Saludos
De: Gloria Teresa Moreno Correa
Enviado el: lunes, 27 de marzo de 2023 6:48 a. m.
Para: Carlos Mario Montoya <c.mariomontoya@gmail.com>
CC: Oscar Ocampo Pelaez <oocampo@sura.com.co>; Katherine Gomez Aristizabal <kgomeza@sura.com.co>; Tomas Felipe Ceballos Escobar <tceballos@sura.com.co>; Gustavo
Adolfo Upegui Villa <gupegui@sura.com.co>; Salvamentos Empresariales <salvamentosemp@suramericana.com.co>
Asunto: RE: Entrega de Reductor Seguros Sura. SINIESTRO 9210000444420 INGENIO PICHICHI SA
 
Buenos días Sr. Carlos Mario,
 
Sobre lo que nos expone en el correo inferior, en estos momentos no estamos autorizados para disponer de ese salvamento, por eso fue que le solicitamos salvaguardarlo hasta
recibir instrucciones si lo debemos devolver al asegurado o si nos autorizan a que continue con este, de acuerdo a la asignación de la Subasta SURA; en cuanto tengamos
información se la daremos a conocer, nosotros seguimos atentos al tema.
 
Cordial Saludo,
 
Gloria Teresa Moreno Correa
Gerencia de Operaciones
Seguros Sura Colombia
 
Carrera 64B # 49A - 30 Piso 2 Of, Central – (Medellín-Colombia)
Teléfono: (054) 2602100 Ext 42596
gtmoreno@sura.com.co
www.segurossura.com.co
 

 
 
De: Carlos Mario Montoya <c.mariomontoya@gmail.com>
Enviado el: martes, 21 de marzo de 2023 2:20 p. m.
Para: Gloria Teresa Moreno Correa <gtmoreno@sura.com.co>; Oscar Ocampo Pelaez <oocampo@sura.com.co>; Katherine Gomez Aristizabal <kgomeza@sura.com.co>
Asunto: Re: Entrega de Reductor Seguros Sura. SINIESTRO 9210000444420 INGENIO PICHICHI SA
 

ADVERTENCIA: Has recibido un correo externo. Verifica el remitente, no descargues archivos adjuntos desde remitentes desconocidos, no hagas clic en enlaces sospechosos y no entregues tus
usuarios ni contraseñas. Si tienes dudas o sospechas del correo recibido adjunta el correo original y envíalo a correond@suramericana.com.co

Cordial saludo 
Quiero poner en consideracion lo siguiente 
El salvamento se recogio en el ingenio pichichi que queda en Cerrito valle del cauca y toco contrar vehiculo adecuado para la carga que llevaba y desplazarlo a la ciudad de cali y
proceder a su bodegaje , en la ciudad de cali ,adicionalmente contratar  un montacargas de 7 tn  para su descargue y gastos  de bodeje , yo quisiera que consderaran la
posibiidad de ajustar todo y ver si me puedo quedar con el salvamento a un  precio que nos convenga a todos 
Quedo atento a sus comentarios 
 
Muchas gracias 
El mar, 21 mar 2023, 10:30 a. m., Gloria Teresa Moreno Correa <gtmoreno@sura.com.co> escribió:

Buenos días Sr. Carlos Mario,
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido el Comité de Salvamentos nos autorizó la devolución por valor de $14.399.000; una vez recibamos instrucciones le indicaremos
donde debe devolver el salvamento, agradecemos continuar salvaguardándolo hasta dicha entrega de nuevo al asegurado.
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Kathe favor gestionar la devolución antes mencionada, gracias.
 
Cordial Saludo,
 
Gloria Teresa Moreno Correa
Gerencia de Operaciones
Seguros Sura Colombia
 
Carrera 64B # 49A - 30 Piso 2 Of, Central – (Medellín-Colombia)
Teléfono: (054) 2602100 Ext 42596
gtmoreno@sura.com.co
www.segurossura.com.co
 

 
De: Carlos Mario Montoya <c.mariomontoya@gmail.com>
Enviado el: martes, 21 de marzo de 2023 10:04 a. m.
Para: Gloria Teresa Moreno Correa <gtmoreno@sura.com.co>; Oscar Ocampo Pelaez <oocampo@sura.com.co>; Katherine Gomez Aristizabal <kgomeza@sura.com.co>
Asunto: Re: Entrega de Reductor Seguros Sura. SINIESTRO 9210000444420 INGENIO PICHICHI SA
 

ADVERTENCIA: Has recibido un correo externo. Verifica el remitente, no descargues archivos adjuntos desde remitentes desconocidos, no hagas clic en enlaces sospechosos y no entregues
tus usuarios ni contraseñas. Si tienes dudas o sospechas del correo recibido adjunta el correo original y envíalo a correond@suramericana.com.co

Que Pena no termine el mensaje les agradezco su colaboracion en este caso y poder darle una solucion que nos convenga a ambas partes
Muchas gracias y quedo atento 
 
Carlos Mario montoya 
 
El mar, 21 mar 2023, 9:48 a. m., Carlos Mario Montoya <c.mariomontoya@gmail.com> escribió:

Cordial saludo 
 Me gustaria  saber como va el tema con este salvamento, pues me estoy viendo afectado ; ya que primero que todo no lo entregaron completo , segundo el precio de
chatarra a la fecha se ha bajado, tercero incurro en gastos de bodegaje . Y la inversion que hice necesito recuperarla y con utilidades 
 
Att carlos mario montoya 
 
---------- Forwarded message ---------
De: Gloria Teresa Moreno Correa <gtmoreno@sura.com.co>
Date: mar, 7 mar 2023, 9:22 a. m.
Subject: RE: Entrega de Reductor Seguros Sura. SINIESTRO 9210000444420 INGENIO PICHICHI SA
To: Carlos Mario Montoya <c.mariomontoya@gmail.com>
Cc: Tomas Felipe Ceballos Escobar <tceballos@sura.com.co>, Katherine Gomez Aristizabal <kgomeza@sura.com.co>, Oscar Ocampo Pelaez <oocampo@sura.com.co>,
Gustavo Adolfo Upegui Villa <gupegui@sura.com.co>, Salvamentos Empresariales <salvamentosemp@suramericana.com.co>
 

Buenos días Sr. Carlos Mario,
Agradecemos salvaguardar el salvamento y no negociar nada por parte de Sura con el asegurado (como lo menciona en el correo inferior), en próximos días que recibamos
instrucciones del Comité se las informaremos inmediatamente.
 
Cordial Saludo,
 
Gloria Teresa Moreno Correa
Gerencia de Operaciones
Seguros Sura Colombia
 
Carrera 64B # 49A - 30 Piso 2 Of, Central – (Medellín-Colombia)
Teléfono: (054) 2602100 Ext 42596
gtmoreno@sura.com.co
www.segurossura.com.co
 
 
De: Carlos Mario Montoya <c.mariomontoya@gmail.com>
Enviado el: jueves, 2 de marzo de 2023 11:51 a. m.
Para: Katherine Gomez Aristizabal <kgomeza@sura.com.co>; Oscar Ocampo Pelaez <oocampo@sura.com.co>; Gloria Teresa Moreno Correa <gtmoreno@sura.com.co>
Asunto: Fwd: Entrega de Reductor Seguros Sura. SINIESTRO 9210000444420
 

ADVERTENCIA: Has recibido un correo externo. Verifica el remitente, no descargues archivos adjuntos desde remitentes desconocidos, no hagas clic en enlaces sospechosos y no
entregues tus usuarios ni contraseñas. Si tienes dudas o sospechas del correo recibido adjunta el correo original y envíalo a correond@suramericana.com.co

Cordial saludo anexo acta de entrega, e informando de un faltante .
Estoy a la espera saber como proceder y si debo devolverlo y si puedo negociar con ellos el faltante pues ellos quieren dar chatarra a cambio 
 
Att carlos mario montoya 
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Paula A. Duque Cardona
Director Legal
Ingenio Pichichí S.A.
 
Vía Palmira – Buga, 5 km al oriente de Sonso
Tel: +57(2) 254 7201, ext. 110
Cel:3105064947
 
Piense en el medio ambiente antes de imprimir este correo.

Juan David Zapata Cuellar 
Logística
Ingenio Pichichí S.A.
 
Vía Palmira – Buga, 5 km al oriente de Sonso
Tel: +57(602) 254 7201, ext. 307 / Cel: 312 302 6718
 
Piense en el medio ambiente antes de imprimir este correo.

---------- Forwarded message ---------
De: Oscar Javier Velasco <ojvelasco@ingeniopichichi.com>
Date: jue, 2 mar 2023, 9:25 a. m.
Subject: RV: Entrega de Reductor Seguros Sura.
To: c.mariomontoya@gmail.com <c.mariomontoya@gmail.com>
Cc: Carlos Andres Aguirre Ortiz <caaguirre@ingeniopichichi.com>, Juan David Zapata <jdzapata@ingeniopichichi.com>
 

Buen día,
 
Estimado Carlos le envió copia del acta de entrega del reductor para su revisión. Espero confirmación de la fecha para recoger el material faltante.
 
Muchas gracias por su atención.
 
De: Paula Andrea Duque Cardona <paduque@ingeniopichichi.com>
Enviado el: martes, 28 de febrero de 2023 10:23 a. m.
Para: Juan David Zapata <jdzapata@ingeniopichichi.com>; Jairo Andres Barbosa <jabarbosa@ingeniopichichi.com>; Johanna Sanabria Gutierrez
<jpsanabria@ingeniopichichi.com>; Carlos Andres Aguirre Ortiz <caaguirre@ingeniopichichi.com>
CC: Oscar Javier Velasco <ojvelasco@ingeniopichichi.com>; María Camila Castro <mccastro@ingeniopichichi.com>
Asunto: RE: Entrega de Reductor Seguros Sura.
 
Buenos días.
 
Una vez consultado el asunto con la Gerencia Financiera y con los corredores de seguros, no encontramos inconveniente en proceder de esta manera, es decir,
compensando el faltante con chatarra.
 
@Carlos Andres Aguirre Ortiz, cuando Carlos Mario Montoya regrese a recoger el faltante, por favor le haces firmar la constancia de entrega y recibo a satisfacción del
salvamento, que adjunto a este email, después la firmas tu y me mandas la imagen para mi archivo.
 
Gracias.
 

 
 
De: Juan David Zapata <jdzapata@ingeniopichichi.com>
Enviado el: lunes, 27 de febrero de 2023 2:00 p. m.
Para: Jairo Andres Barbosa <jabarbosa@ingeniopichichi.com>; Johanna Sanabria Gutierrez <jpsanabria@ingeniopichichi.com>; Paula Andrea Duque Cardona
<paduque@ingeniopichichi.com>
CC: Oscar Javier Velasco <ojvelasco@ingeniopichichi.com>; Carlos Andres Aguirre Ortiz <caaguirre@ingeniopichichi.com>; María Camila Castro
<mccastro@ingeniopichichi.com>
Asunto: RE: Entrega de Reductor Seguros Sura.
 
Buenas tardes Jairo/Johanna/Paula,

Estas dos bombas (motor y bomba) le fueron entregadas al Ing. Rodrigo Rivas previa validación con Gerencia, para la construcción de un equipo de diálisis.
 
En conversación con el contratista que envía Sura, él solo reporta a la aseguradora el peso estimado de la recolección, sin entrar en detalles de equipos. En
este caso, este contratista solicita que se le entreguen equipos de similar peso para compensar el faltante y no generar acta a SURA. Queda de recoger los
“equipos” faltantes para el día miércoles.
 
Por favor su ayuda con la aprobación para entregarle a este contratista el mismo peso de las bombas, pero en chatarra. Un peso aprox 1.5 ton.
 
Quedo atento a instrucciones. Gracias.
 
Cordialmente,
 

 
 
De: Oscar Javier Velasco
Enviado el: lunes, 27 de febrero de 2023 1:49 p. m.
Para: Juan David Zapata <jdzapata@ingeniopichichi.com>; Carlos Andres Aguirre Ortiz <caaguirre@ingeniopichichi.com>
CC: Jairo Andres Barbosa <jabarbosa@ingeniopichichi.com>; Johanna Sanabria Gutierrez <jpsanabria@ingeniopichichi.com>
Asunto: Entrega de Reductor Seguros Sura.
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Oscar Javier Velasco Sanchez 
Coordinador Mantenimiento Molinos
Ingenio Pichichí S.A.
 
Vía Palmira – Buga, 5 km al oriente de Sonso
Tel: +57(2) 254 7201.
 
Piense en el medio ambiente antes de imprimir este correo.

Buena tarde,
 
Estimado compañeros les envió el siguiente registro fotográfico con respecto a la entrega del reductor a la aseguradora SURA el día 27 de febrero de 2023.
 
Este reductor se entrega sobre el camión ZNL – 156, con un peso de 9520 kilos.
 
Quedo atento ante cualquier comentario.
 
Nota:
 

Del informe faltan dos motores con bomba, lo cual están por definir la entrega o el uso dentro del ingenio.
El peso estipulado en el informe de sura es de 11 toneladas el valor neto esta en 9.520 kilos.

 
 
 
Cordialmente,
 

 
 Buen día,
 
Estimado Carlos Montoya, anexo a
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