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RE: CONFIRMACION RESPALDO TERMINOS RENOVACION 2021-2022 INGENIO
PICHICHI POLIZA N°8712304

Angela Maria SALAMANCA CHILITO <angela.salamanca@axacolpatria.co>
Mar 29/06/2021 10:32
Para:​Alexandra Ximena Quiguanas Martinez <aquiguanas@sura.com.co>​
CC:​Ricardo DELGADO SERNA <ricardo.delgado@axacolpatria.co>​

Buen día Alexandra  
 
Confirmamos el 5% que teníamos pendiente para llegar a la participación del 25% pd 100%, siguiendo los T&C del
slip final de la líder, incluyendo el aumento del limite para AMIT a $80.000.000.000
 
Quedamos atentos a la orden en firme, teniendo en cuenta que la vigencia actual termina mañana 30 de junio de
2021.
 
Agradecemos que nos informes si todavía podemos tomar ese 5% que estamos pendiente de confirmar
 
Gracias

Angela Maria Salamanca Chilito
Profesional de Cuenta
Lineas Comerciales
 
#OrgulloAXACOLPATRIA
 
Calle 11 No. 1-16 Piso 7
Cali - Colombia
PBX +57-2 486-1666 Ext. 221

 
De: Angela Maria SALAMANCA CHILITO
Enviado el: martes, 29 de junio de 2021 9:59 a. m.
Para: NUBIA AMPARO GALLEGO <nubia.gallego@previsora.gov.co>; Alexandra Ximena Quiguanas Martinez
<aquiguanas@sura.com.co>
CC: Ricardo DELGADO SERNA <ricardo.delgado@axacolpatria.co>; Danilo Alberto VARGAS ARCHILA
<danilo.vargas@axacolpatria.co>; Bustamante, Diana Patricia <DBustamante@chubb.com>; Millan, Juan Carlos
<jmillan@chubb.com>; RODRIGO HERRERA REYES <rodrigo.herrera@previsora.gov.co>; JUAN JOSE RUBIO GARCIA
<juan.rubio@previsora.gov.co>; EDGAR HERNEY MUÑOZ <edgar.munoz@previsora.gov.co>
Asunto: RE: CONFIRMACION RESPALDO TERMINOS RENOVACION 2021-2022 INGENIO PICHICHI POLIZA
N°8712304
 
Buen día Apreciados,
 
Con firmamos nuestro aval para el limite de AMIT $80.000.000.000 para nuestra participación del 20%
 
Muchas gracias
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Angela Maria Salamanca Chilito
Profesional de Cuenta
Lineas Comerciales
 
#OrgulloAXACOLPATRIA
 
Calle 11 No. 1-16 Piso 7
Cali - Colombia
PBX +57-2 486-1666 Ext. 221

 
De: NUBIA AMPARO GALLEGO <nubia.gallego@previsora.gov.co>
Enviado el: martes, 29 de junio de 2021 9:25 a. m.
Para: Alexandra Ximena Quiguanas Martinez <aquiguanas@sura.com.co>
CC: Ricardo DELGADO SERNA <ricardo.delgado@axacolpatria.co>; Angela Maria SALAMANCA CHILITO
<angela.salamanca@axacolpatria.co>; Danilo Alberto VARGAS ARCHILA <danilo.vargas@axacolpatria.co>;
Bustamante, Diana Patricia <DBustamante@chubb.com>; Millan, Juan Carlos <jmillan@chubb.com>; RODRIGO
HERRERA REYES <rodrigo.herrera@previsora.gov.co>; JUAN JOSE RUBIO GARCIA <juan.rubio@previsora.gov.co>;
EDGAR HERNEY MUÑOZ <edgar.munoz@previsora.gov.co>
Asunto: RV: CONFIRMACION RESPALDO TERMINOS RENOVACION 2021-2022 INGENIO PICHICHI POLIZA
N°8712304
 
Apreciada Alexandra,
 

Dando respuesta a tu correo,  en relación a lo solicitado en conservar el límite en AMIT por $80.000.000.000 con
el que viene actualmente el negocio, nos complace confirmar el respaldo del 25% del 100%, 

Quedamos atentos a sus importantes comentarios.

 

 Cordial saludo,

 

NUBIA AMPARO GALLEGO GALLO

Gestor Comercial  Sucursal Cali

Vicepresidencia Comercial

Dirección Calle 10 # 4 – 47, Piso 8

(032) 8834773, ext. 5001

Celular 317 6649147

mailto:nubia.gallego@previsora.gov.co
mailto:aquiguanas@sura.com.co
mailto:ricardo.delgado@axacolpatria.co
mailto:angela.salamanca@axacolpatria.co
mailto:danilo.vargas@axacolpatria.co
mailto:DBustamante@chubb.com
mailto:jmillan@chubb.com
mailto:rodrigo.herrera@previsora.gov.co
mailto:juan.rubio@previsora.gov.co
mailto:edgar.munoz@previsora.gov.co


21/11/23, 14:04 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQAFOIm4%2BdvEJDl%2BMIoyJqp7… 3/9

E-mail : Nubia.gallego@previsora.gov.co

 

 

 

De: Alexandra Ximena Quiguanas Martinez <aquiguanas@sura.com.co>
Enviado el: lunes 28 de junio de 2021 12:02
Para: Rodriguez, Mateo <Mateo.RodriguezPerez@Chubb.com>; NUBIA AMPARO GALLEGO
<nubia.gallego@previsora.gov.co>; Ricardo DELGADO SERNA <ricardo.delgado@axacolpatria.co>; Angela Maria
SALAMANCA CHILITO <angela.salamanca@axacolpatria.co>; Danilo Alberto VARGAS ARCHILA
<danilo.vargas@axacolpatria.co>; Bustamante, Diana Patricia <DBustamante@chubb.com>; Millan, Juan Carlos
<jmillan@chubb.com>
CC: RODRIGO HERRERA REYES <rodrigo.herrera@previsora.gov.co>; JUAN JOSE RUBIO GARCIA
<juan.rubio@previsora.gov.co>; Jose Luis Mosquera Diago <jlmosquera@sura.com.co>
Asunto: RE: CONFIRMACION RESPALDO TERMINOS RENOVACION 2021-2022 INGENIO PICHICHI POLIZA
N°8712304

 

Estimados Buenos dias

 

Luego de presentar los términos de renovacion para la poliza de Daños a nombre del Ingenio Pichichi, nos
solicitan reconsiderar el limite otorgado en AMIT, y conservarlo como viene actualmente en COP$80.000.000.000,
por lo que agradecemos su validación y respectiva confirmación de respaldo. Nosotros podemos conservarlo
como viene actualmente.

 

Cordial Saludo,

 

 

 

Alexandra Ximena Quiguanas Martinez

Analista de Suscripción

SUCURSAL CORPORATIVA OCCIDENTE

SEGUROS SURA COLOMBIA

Direccion: Calle 64N # 5B - 146 Torre B   Local 50 (Cali – Colombia)

Telefono (2) 6518300 Ext. 28411

aquiguanas@sura.com.co
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www.sura.com.co

 

 

De: Rodriguez, Mateo <Mateo.RodriguezPerez@Chubb.com>
Enviado el: miércoles, 23 de junio de 2021 08:29 a. m.
Para: Alexandra Ximena Quiguanas Martinez <aquiguanas@sura.com.co>; NUBIA AMPARO GALLEGO
<nubia.gallego@previsora.gov.co>; Ricardo DELGADO SERNA <ricardo.delgado@axacolpatria.co>; Angela Maria
SALAMANCA CHILITO <angela.salamanca@axacolpatria.co>; Danilo Alberto VARGAS ARCHILA
<danilo.vargas@axacolpatria.co>; Bustamante, Diana Patricia <DBustamante@chubb.com>; Millan, Juan Carlos
<jmillan@chubb.com>
CC: RODRIGO HERRERA REYES <rodrigo.herrera@previsora.gov.co>; JUAN JOSE RUBIO GARCIA
<juan.rubio@previsora.gov.co>; Jose Luis Mosquera Diago <jlmosquera@sura.com.co>
Asunto: CONFIRMACION RESPALDO TERMINOS RENOVACION 2021-2022 INGENIO PICHICHI POLIZA N°8712304

 

Buen día,

¡Estimados esperamos todo marche bien!

Nos permitimos confirmar participación en Coaseguro Aceptado con un respaldo de Chubb Seguros del 10% p/d
100% conforme los T&C negociados para la vigencia 2021-2022 de la compañía líder (Sura) para el ramo de
TRDM de nuestro mutuo cliente INGENIO PICHICHI.

TRDM: Tasa de 3,255‰.
Adjuntamos endosos que solicitamos incluir dadas nuestras políticas de suscripción.

Quedamos muy atentos a los avances de la negociación.
Saludos.
 
 

 
Mateo Rodriguez Perez
Analista de Soporte a Suscripción

Carrera 7a N° 71-21 Torre B Piso 7, Bogotá D.C., Colombia
O + 571 3266200 Ext.    
E Mateo.RodriguezPerez@Chubb.com

 
 
 
 
From: Alexandra Ximena Quiguanas Martinez <aquiguanas@sura.com.co>
Sent: Thursday, June 17, 2021 4:43 PM
To: NUBIA AMPARO GALLEGO <nubia.gallego@previsora.gov.co>; Rodriguez, Mateo
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<Mateo.RodriguezPerez@Chubb.com>; Ricardo DELGADO SERNA <ricardo.delgado@axacolpatria.co>; Angela
Maria SALAMANCA CHILITO <angela.salamanca@axacolpatria.co>; Danilo Alberto VARGAS ARCHILA
<danilo.vargas@axacolpatria.co>
Cc: RODRIGO HERRERA REYES <rodrigo.herrera@previsora.gov.co>; JUAN JOSE RUBIO GARCIA
<juan.rubio@previsora.gov.co>; Jose Luis Mosquera Diago <jlmosquera@sura.com.co>
Subject: [EXTERNAL] RE: TERMINOS RENOVACION 2021-2022 INGENIO PICHICHI POLIZA N°8712304
 
Estimados Buenas Tardes
 
Agradecemos su colaboración urgente con su confirmación de su participación de acuerdo a los términos de
renovacion presentados en dias pasados.
 
Cordial Saludo,
 
 
 
Alexandra Ximena Quiguanas Martinez
Analista de Suscripción
SUCURSAL CORPORATIVA OCCIDENTE
SEGUROS SURA COLOMBIA
Direccion: Calle 64N # 5B - 146 Torre B   Local 50 (Cali – Colombia)
Telefono (2) 6518300 Ext. 28411
aquiguanas@sura.com.co
www.sura.com.co
 

 
De: Alexandra Ximena Quiguanas Martinez
Enviado el: jueves, 10 de junio de 2021 10:27 a. m.
Para: NUBIA AMPARO GALLEGO <nubia.gallego@previsora.gov.co>; Rodriguez, Mateo
<Mateo.RodriguezPerez@Chubb.com>; Ricardo DELGADO SERNA <ricardo.delgado@axacolpatria.co>; Angela
Maria SALAMANCA CHILITO <angela.salamanca@axacolpatria.co>; Danilo Alberto VARGAS ARCHILA
<danilo.vargas@axacolpatria.co>
CC: RODRIGO HERRERA REYES <rodrigo.herrera@previsora.gov.co>; JUAN JOSE RUBIO GARCIA
<juan.rubio@previsora.gov.co>; Jose Luis Mosquera Diago <jlmosquera@sura.com.co>
Asunto: RE: TERMINOS RENOVACION 2021-2022 INGENIO PICHICHI POLIZA N°8712304
 
Estimados Buenos dias
 
Referente a los términos de renovacion de la poliza de Daños a nombre de Ingenio Pichichi, y conforme a la
reunión que tuvimos la semana pasada, a continuación remitimos los términos de renovacion, y relacionamos las
modificaciones realizadas:
 

Ajuste en el límite de AMIT a $70.000.000.000
Lucro Cesante como consecuencia de la Suspensión o Reducción de los servicios de Energía Eléctrica, Agua,
Gas o Telecomunicaciones: Sublímite de COP $ 6.500.000.000 de la utilidad bruta anual asegurada por
evento / vigencia.
Lucro Cesante como consecuencia de daño de Proveedores, Distribuidores y Procesadores del Asegurado
(diferentes a proveedores de Energía Eléctrica, Agua, Gas o Telecomunicaciones): Sublímite de COP $
6.500.000.000 de la utilidad bruta anual asegurada por evento / vigencia.
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Daños a Calderas y otros aparatos generadores de vapor, hasta por COP$ 17.000.000.000 evento / vigencia.
Ajuste en el deducible porcentual de AMIT a 15% y se incluye deducible para AMIT en Lucro Cesante por 10
dias
Ajuste en la tasa a 3.255%o

 
De acuerdo a lo anterior, quedamos atentos a su confirmación de participación.
 
Cordial Saludo,
 
 
 
Alexandra Ximena Quiguanas Martinez
Analista de Suscripción
SUCURSAL CORPORATIVA OCCIDENTE
SEGUROS SURA COLOMBIA
Direccion: Calle 64N # 5B - 146 Torre B   Local 50 (Cali – Colombia)
Telefono (2) 6518300 Ext. 28411
aquiguanas@sura.com.co
www.sura.com.co
 

 
De: NUBIA AMPARO GALLEGO <nubia.gallego@previsora.gov.co>
Enviado el: miércoles, 09 de junio de 2021 04:07 p. m.
Para: Alexandra Ximena Quiguanas Martinez <aquiguanas@sura.com.co>; Rodriguez, Mateo
<Mateo.RodriguezPerez@Chubb.com>; Ricardo DELGADO SERNA <ricardo.delgado@axacolpatria.co>; Angela
Maria SALAMANCA CHILITO <angela.salamanca@axacolpatria.co>; Danilo Alberto VARGAS ARCHILA
<danilo.vargas@axacolpatria.co>
CC: RODRIGO HERRERA REYES <rodrigo.herrera@previsora.gov.co>; JUAN JOSE RUBIO GARCIA
<juan.rubio@previsora.gov.co>
Asunto: RE: TERMINOS RENOVACION 2021-2022 INGENIO PICHICHI POLIZA N°8712304
 
Apreciada Alexandra,
 
En relación a los términos y condiciones de renovación de la pólizas Daños Materiales, nos complace confirmar el
respaldo del 25% PD 100%  a los mismos, sujetos a no cambios en la información suministrada y que dio base  a la
propuesta.
 
Quedamos muy atentos a sus importantes comentarios.
 
Cordial saludo,
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NUBIA AMPARO GALLEGO GALLO
Gestor Comercial  Sucursal Cali
Vicepresidencia Comercial
Dirección Calle 10 # 4 – 47, Piso 8
(032) 8834773, ext. 5001
Celular 317 6649147
E-mail : Nubia.gallego@previsora.gov.co
 
 
 

 
 
 
 
 
De: Alexandra Ximena Quiguanas Martinez <aquiguanas@sura.com.co>
Enviado el: martes, 1 de junio de 2021 5:22 p. m.
Para: Rodriguez, Mateo <Mateo.RodriguezPerez@Chubb.com>; Ricardo DELGADO SERNA
<ricardo.delgado@axacolpatria.co>; NUBIA AMPARO GALLEGO <nubia.gallego@previsora.gov.co>; Angela Maria
SALAMANCA CHILITO <angela.salamanca@axacolpatria.co>; Danilo Alberto VARGAS ARCHILA
<danilo.vargas@axacolpatria.co>
Asunto: RE: TERMINOS RENOVACION 2021-2022 INGENIO PICHICHI POLIZA N°8712304
 
Estimados Buenos dias
 
A continuación remitimos los términos de renovacion que estamos planteando para la poliza de Daños a nombre
del Ingenio Pichichi y relacionamos las modificaciones realizadas:
 

Lucro Cesante como consecuencia de la Suspensión o Reducción de los servicios de Energía Eléctrica, Agua,
Gas o Telecomunicaciones: Sublímite de COP $ 6.500.000.000 de la utilidad bruta anual asegurada por
evento / vigencia.
Lucro Cesante como consecuencia de daño de Proveedores, Distribuidores y Procesadores del Asegurado
(diferentes a proveedores de Energía Eléctrica, Agua, Gas o Telecomunicaciones): Sublímite de COP $
6.500.000.000 de la utilidad bruta anual asegurada por evento / vigencia.
Daños a Calderas y otros aparatos generadores de vapor, hasta por COP$ 17.000.000.000 evento / vigencia.
En Amit se ajusta el deducible porcentual a 15% y se incluye deducible para AMIT en Lucro Cesante por 10
dias

 
Quedamos atentos a sus importantes comentarios.
 
Cordial Saludo,
 
 
 
Alexandra Ximena Quiguanas Martinez
Analista de Suscripción
SUCURSAL CORPORATIVA OCCIDENTE
SEGUROS SURA COLOMBIA
Direccion: Calle 64N # 5B - 146 Torre B   Local 50 (Cali – Colombia)
Telefono (2) 6518300 Ext. 28411
aquiguanas@sura.com.co
www.sura.com.co
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De: Rodriguez, Mateo <Mateo.RodriguezPerez@Chubb.com>
Enviado el: jueves, 27 de mayo de 2021 02:50 p. m.
Para: Alexandra Ximena Quiguanas Martinez <aquiguanas@sura.com.co>; Jose Luis Mosquera Diago
<jlmosquera@sura.com.co>
Asunto: RE: TERMINOS RENOVACION 2021-2022 INGENIO PICHICHI POLIZA N°8712304
 
Buena Tarde Estimados,
 
Seguimos atentos a los términos de renovación 2021 – 2022 de nuestro cliente INGENIO PICHICHI para validarlos
y así confirmar nuestra participación.
 
Quedamos atentos a sus importantes comentarios.
 
 
Saludos,
 

 
Mateo Rodriguez Perez
Analista de Soporte a Suscripción

Carrera 7a N° 71-21 Torre B Piso 7, Bogotá D.C., Colombia
O + 571 3266200 Ext.    
E Mateo.RodriguezPerez@Chubb.com

 
 
 
From: Rodriguez, Mateo
Sent: Wednesday, May 12, 2021 8:29 AM
To: aquiguanas@sura.com.co; jlmosquera@sura.com.co
Cc: Huertas, Yenner <Yenner.Huertas@chubb.com>
Subject: TERMINOS RENOVACION 2021-2022 INGENIO PICHICHI POLIZA N°8712304
 
Buen día apreciados.
 
Teniendo en cuenta que el próximo 30/06/2021 vence el programa de seguros de nuestro
cliente INGENIO PICHICHI, agradecemos de su amable colaboración enviando los términos de
renovacion 2021 – 2021 para validarlos y así confirmar nuestra participación.
 
Quedamos atentos a sus importantes comentarios.
 
 
Saludos,
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Mateo Rodriguez Perez
Analista de Soporte a Suscripción

Carrera 7a N° 71-21 Torre B Piso 7, Bogotá D.C., Colombia
O + 571 3266200 Ext.    
E Mateo.RodriguezPerez@Chubb.com

 

This email (including any attachments) is intended for the designated recipient(s) only, and may be
confidential, non-public, proprietary, and/or protected by the attorney-client or other privilege.
Unauthorized reading, distribution, copying or other use of this communication is prohibited and may be
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