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F-825110 - : INGENIO PICHICHI SA - POLIZA DANOS MATERIALES No. 0929437-3 /
INCLUSION REDUCTOR DE VELOCIDAD MOLINO

Romero Rojas,Haroldo de Jesus <haroldo.romero@mapfre.com>
Mié 20/10/2021 13:08

Para:Alexandra Ximena Quiguanas Martinez <aquiguanas@sura.com.co>

CC:Jose Luis Mosquera Diago <jlmosquera@sura.com.co>

Estimada Alexandra:
Disculpa por enviar este correo hasta ahora.

Para el buen orden, tomamos nota de la inclusién del equipo indicado en tu correo inferior en la pdliza del
asegurado del asunto, con fecha de efecto el 31 de Agosto de 2021.

Nuestra participacidn: 14% p/d 100%.
Cordial saludo

Haroldo Romero Rojas
MAPFRE RE

Calle 72 No. 10 - 07 Oficina 502
Bogotd, Colombia

T: 571 3264617

T: 571 3264626

F: 5713264616

F: 5713264636
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Este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al
destinatario referenciado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, le rogamos que nos lo
comunique por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo, y que en todo caso se abstenga de utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el

presente mensaje y ficheros anexos, todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidades legales

De: Alexandra Ximena Quiguanas Martinez <aquiguanas@sura.com.co>

Enviado el: martes, 31 de agosto de 2021 5:01 p. m.

Para: Romero Rojas,Haroldo de Jesus <haroldo.romero@mapfre.com>

CC: Jose Luis Mosquera Diago <jlmosquera@sura.com.co>

Asunto: RV: INGENIO PICHICHI SA - POLIZA DANOS MATERIALES No. 0929437-3 / INCLUSION REDUCTOR DE
VELOCIDAD MOLINO

Estimado Haroldo, buenas tardes

Agradecemos tu colaboracién con la confirmacion de respaldo para la inclusion de un REDUCTOR DE VELOCIDAD
MARCA LUFKIN INDUSTRIES INC MODELO DF 530C, por un VALOR ASEGURADO de $1.600.073.163 a partir de la
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fecha, bajo la poliza de Dafios Materiales del Ingenio Pichichi.
Este equipo es recibido por el Ingenio Pichichi, en calidad de préstamo por parte del Ingenio la Cabafia.

Quedamos atentos a tus importantes comentarios, y a la informacion adicional que sea requerida.

Cordial Saludo,

Alexandra Ximena Quiguanas Martinez

Analista de Suscripcion

SUCURSAL CORPORATIVA OCCIDENTE

SEGUROS SURA COLOMBIA

Direccion: Calle 64N # 5B - 146 Torre B Local 50 (Cali — Colombia)
Telefono (2) 6518300 Ext. 28411

aquiguanas@sura.com.co

www.sura.com.co

suras

De: Janeth Saldarriaga <unidad.tecnical @garceslloreda.com>

Enviado el: martes, 31 de agosto de 2021 04:45 p. m.

Para: Jose Luis Mosquera Diago <jlmosquera@sura.com.co>; Alexandra Ximena Quiguanas Martinez
<aquiguanas@sura.com.co>; Bustamante, Diana P <DBustamante@chubb.com>; Toro, Monica A INTL - Colombia

GARCIA <juan.rubio@previsora.gov.co>; Marisol Diaz Saa <madiaz@confianza.com.co>; Sandra Salazar
<SSalazar@confianza.com.co>; Ricardo DELGADO SERNA <ricardo.delgado@axacolpatria.co>; Santiago Caicedo
Suso <santiago.caicedo@axacolpatria.co>

Asunto: INGENIO PICHICHI SA - POLIZA DANOS MATERIALES No. 0929437-3 / INCLUSION REDUCTOR DE
VELOCIDAD MOLINO

JOSE LUIS
buenas tardes

Solicitamos incluir a partir de la fecha el siguiente equipo:

* REDUCTOR DE VELOCIDAD MARCA LUFKIN INDUSTRIES INC MODELO DF 530C, VALOR ASEGURADO
$1.600.073.163

ESTE EQUIPO ES RECIBIDO POR EL INGENIO PICHICHI, EN CALIDAD DE PRESTAMO DE PARTE DEL INGENIO LA
CABANA

FAVOR CONFIRMAR COBERTURA POR ESTE MEDIO

Cordial saludo,
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Al responder, por favor cite este mismo asunto

Para informacion sobre factura electronica clic Aqui
Janeth Saldarriaga Gamba
Unidad Tecnica 1

Mail: unidad.tecnical@garceslloreda.com

NUESTRO PBX HA CAMBIADO
PBX. (032) 6650390 ext. 103
Cel. 318 8834900

Web: www.garceslloreda.com

En GARCES LLOREDA velamos por prestarle siempre un servicio de calidad.

ATENCION DE RECLAMOS 24 HORAS CEL 318-5480761

Visitenos en www.garceslloreda.com donde podra consultar nuestros servicios e informacion relevante del consumidor financiero.

Nos permitimos informar que Garcés Lloreda, acogiéndose a las medidas implementadas por el Gobierno Nacional orientadas a mitigar el contagio por el Covid-19, ha
implementado la modalidad de trabajo en casa para continuar ofreciendo servicio de atencién a todos nuestros usuarios a partir del 24 de marzo de 2020 y hasta
nueva orden. De esta manera atenderemos todas sus solicitudes en nuestro horario habitual de lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm y sdbados de 9:00 am a 12:00

m.

las comunicaciones que se realizan de manera electrénica cuentan con toda validez juridica, conforme esta dispuesto en las normas que lo regulan.

El presente mensaje, incluyendo sus archivos adjuntos, son para el uso exclusivo de la(s) persona(s) o entidad(es) a quien(es) fue dirigido y pueden contener informacion
de caracter CONFIDENCIAL y/o LEGALMENTE PROTEGIDA. En consecuencia, el uso, divulgacion, reproduccion o cualquier otra utilizacion de la informacion

aqui contenida esta prohibida. Si usted recibe este mensaje por error, por favor notifiquelo inmediatamente al emisor y elimine esta comunicacion y todas sus copias.

De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1377 de 2013, Garcés Lloreda & Cia S.A queda autorizado para dar tratamiento a sus datos personales a no ser que usted
nos manifieste lo contrario de manera directa, inequivoca, expresa y por escrito dentro de los (30) dias habiles siguientes contados a partir de la recepcion de la siguiente

comunicacion a la cuenta de correo electronico (garllor@garceslloreda.com), por correo fisico o presencialmente en la Calle 70N # 3N - 45 Santiago de Cali - Colombia

® Politica y procedimientos para el tratamiento de la informacién

®  Aviso de privacidad
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