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Andrés Felipe Moreno Cifuentes
Coordinador de Proyectos Financieros

Ingenio Pichichí S.A.

 

Vía Palmira – Buga, 5 km al oriente de Sonso

Tel: +57(2) 254 7201, ext.192

 

Piense en el medio ambiente antes de imprimir este correo.

Angelica Solarte <indemnizaciones@garceslloreda.com>

INGENIO PICHICHI SA DAÑOS REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL MOLINO No. 6 a reclamación 9210000444420 Efecto económico falla del reductor
1 mensaje

Angelica Solarte <indemnizaciones@garceslloreda.com> 17 de agosto de 2022, 15:39
Para: Marco Castiblanco <marco.castiblanco@castiblancoasociados.com.co>
Cc: Liliana Valencia <ajustador1@castiblancoasociados.com.co>, Jaime Hoyos <direccion.estrategica@garceslloreda.com>, Alejandro Caicedo <direccion.tecnica@garceslloreda.com>

Ingeniero Marco, 

Acusamos recibo del informe preliminar, el cual damos traslado al asegurado. 

Por lo anterior quedamos atentos de la revisión y fecha de la reunión. 

Cordialmente, 

Para información sobre factura electrónica clic Aquí

Angelica Solarte Ortega
Directora de Indemnizaciones 
Mail: indemnizaciones@garceslloreda.com
NUESTRO PBX HA CAMBIADO
PBX. 6650390 ext. 110 Fax 6650394, Cel. 318 5480761 
Calle 70 Norte No. 3N - 45 Cali
Web: www.garceslloreda.com

 
En GARCÉS LLOREDA velamos por prestarle siempre un servicio de calidad

ATENCIÓN DE RECLAMOS 24 HORAS LÍNEA 318-5480761

El mar, 16 ago 2022 a las 17:46, Marco Castiblanco (<marco.castiblanco@castiblancoasociados.com.co>) escribió:

Apreciados, buenas tardes.

 

Consecuentes con lo acordado, y con el ánimo de aclarar las diferentes inquietudes que se han presentado en el análisis de la documentación aportada como soporte y las diferentes reuniones, y poder avanzar en la liquidación final que nos permita presentar el Informe requerido
por la Aseguradora, adjunto a la presente, estamos remitiendo para su consideración, el resultado de nuestra tasación de la pérdida por concepto de Lucro Cesante, en lo que se refiere a la pérdida por Lucro Cesante por la Disminución de Ingresos, incluido el escenario expuesto
por los Asegurados en la reunión del pasado 09 de agosto.

 

Igualmente, estamos anexando los cuadros con el detalle de la reclamación por concepto de Incremento en Costos y Gastos de Funcionamiento, por el acondicionamiento y montaje del Reductor en préstamo propiedad del Ingenio La Cabaña, para la respectiva revisión y
complemento de los documentos soportes.

 

Así mismo, adjuntos los cuadros con el detalle de la reclamación por concepto de Daños Materiales, para la respectiva revisión y complemento de los documentos soportes, para avanzar en la tasación de la pérdida y respectiva liquidación.

 

Para exponer y sustentar los reportes adjuntos, proponemos llevar  a cabo una reunión presencial con el equipo de trabajo, para el día viernes después de las 2 de la tarde o la próxima semana.

 

Reciban un cordial saludo,

 

 

 E-mail: marco.castiblanco@castiblancoasociados.com.co

           E-mail: gerencia@castiblancoasociados.com.co

 

          

  

 

De: Andres Felipe Moreno Cifuentes <afmoreno@ingeniopichichi.com>
Enviado el: martes, 9 de agosto de 2022 4:17 p. m.
Para: gerencia@castiblancoasociados.com.co; marco.castiblanco@castiblancoasociados.com.co
CC: Antonio Mayor <direccion.tecnica@garceslloreda.com>; Jairo Andres Barbosa <jabarbosa@ingeniopichichi.com>; Fabio Erazo P. <fabio.erazo@clainser.com>; Giselly Del Rocio Collazos Alarcón <grcollazos@ingeniopichichi.com>
Asunto: RE: INGENIO PICHICHI SA DAÑOS REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL MOLINO No. 6 a reclamación 9210000444420 Efecto económico falla del reductor
Importancia: Alta

 

Buenas tardes,

 

De acuerdo al compromiso adquirido en la reunión del día de hoy 9 de agosto 2022, les compartimos detalle de la estimación financiera de perdidas por falla del reductor molino 6 con el detalle de conceptos de disminución de ingresos dejados de percibir e incremento de costos y
gastos incurridos.

 

Quedamos atentos atender cualquier inquietud que surja en la revisión de la estimación.

 

Cordialmente,

 

 

 

 

 

De: Andres Felipe Moreno Cifuentes
Enviado el: viernes, 17 de junio de 2022 3:12 p. m.
Para: 'gerencia@castiblancoasociados.com.co' <gerencia@castiblancoasociados.com.co>; 'marco.castiblanco@castiblancoasociados.com.co' <marco.castiblanco@castiblancoasociados.com.co>
CC: 'Antonio Mayor' <direccion.tecnica@garceslloreda.com>; Jairo Andres Barbosa <jabarbosa@ingeniopichichi.com>; Fabio Erazo P. <fabio.erazo@clainser.com>; Giselly Del Rocio Collazos Alarcón <grcollazos@ingeniopichichi.com>
Asunto: RE: INGENIO PICHICHI SA DAÑOS REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL MOLINO No. 6 a reclamación 9210000444420 Efecto económico falla del reductor
Importancia: Alta
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Andrés Felipe Moreno Cifuentes
Coordinador de Proyectos Financieros

Ingenio Pichichí S.A.

 

Vía Palmira – Buga, 5 km al oriente de Sonso

Tel: +57(2) 254 7201, ext.192

 

Piense en el medio ambiente antes de imprimir este correo.

 

Buenas tardes,

 

De acuerdo a solicitud y compromisos concretados en la reunión del día 16 de junio 2022 compartimos la información solicitada:

 

Modelo actualizado de efecto económico de falla del reductor a con corte del 17 de julio del 2021 a 30 de abril 2022.
Estado de resultados mensuales años 2020, 2021 y 2022 hasta la fecha que se encuentren disponibles. A nivel de cuenta auxiliar mostrando las cuentas de todos los grupos, Ingresos, gastos, costos de ventas y costos de producción.
Estado de costos de producción en detalle mes a mes desde el enero 2020 a abril 2022.
Cifras calculadas del valor asegurado en la póliza con vigencia 2021-2022 por la suma de $111.641 MM
Muestreo de informes diarios de laboratorio solicitados para los meses de:

Abril 2021 (7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28),

Junio 2021 ( 5, 10, 15),

Julio 2021 (22, 23, 26) y

Agosto 2021 (7, 14, 21, 28)

 

Quedamos atentos a sus comentarios

 

 

Cordialmente,

 

 

 

De: Antonio Mayor <direccion.tecnica@garceslloreda.com>
Enviado el: martes, 14 de junio de 2022 9:29 p. m.
Para: Jairo Andres Barbosa <jabarbosa@ingeniopichichi.com>; Fabio Erazo P. <fabio.erazo@clainser.com>
CC: Johanna Sanabria Gutierrez <jpsanabria@ingeniopichichi.com>; Andres Felipe Moreno Cifuentes <afmoreno@ingeniopichichi.com>
Asunto: Fwd: INGENIO PICHICHI SA DAÑOS REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL MOLINO No. 6 a reclamación 9210000444420 Efecto económico falla del reductor

 

Estimado Jairo.

CC Fabio

CC Andres Felipe. y Giselly

 

Para ventilar en la reunión del día de mañana (15-06) remitimos el correo recibido del ajustador sobre el trámite de la reclamacion de Lucro cesante y que sugerimos tenerlos preparados para la reunión con el ajustador para el día jueves 16 de junio.

 

Agradecemos sus comentarios.

 

saludos.

Para información sobre Factura Electrónica Clic Aquí

Al responder, por favor cite este mismo asunto

Antonio Mayor Motato

Director Tecnico

Mail: direccion.tecnica@garceslloreda.com

NUESTRO PBX HA CAMBIADO

PBX. (032) 6650390 ext. 102 

Cel. 315 5961302

Web: www.garceslloreda.com

                                    En GARCÉS LLOREDA velamos por prestarle siempre un servicio de calidad.

ATENCIÓN DE RECLAMOS 24 HORAS CEL 318-5480761

 ---------- Forwarded message ---------

De: Marco Castiblanco <marco.castiblanco@castiblancoasociados.com.co>
Date: mar, 14 jun 2022 a las 18:18
Subject: RE: INGENIO PICHICHI SA DAÑOS REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL MOLINO No. 6 a reclamación 9210000444420 Efecto económico falla del reductor
To: Antonio Mayor <direccion.tecnica@garceslloreda.com>
Cc: Christian Caceres <ajustador1@castiblancoasociados.com.co>

 

Apreciado Antonio, buenas tardes.

 

Consecuentes con lo tratado en nuestra pasada reunión y la comunicación con el Sr. Fabio Erazo, para la reunión del próximo jueves 16, agradecemos solicitar a los Asegurados el suministro de la siguiente documentación:

 

1. Estado de resultados mensuales años 2020, 2021 y 2022 hasta la fecha que se encuentren disponibles. A nivel de cuenta auxiliar mostrando las cuentas de todos los grupos, Ingresos, gastos, costos de ventas y costos de producción.
2. Estado de costos de producción en detalle acumulado al 30 de junio de 2021, expresado en cantidades y pesos. (se evaluará la posibilidad de preparar estos estados mensuales durante el periodo de indemnización)
3. Calculo y explicación de las cifras calculadas del valor asegurado en la póliza con vigencia 2021-2022 por la suma de $105.745 MM.

 

Reciba un cordial saludo,

 

Cordial saludo,

 

 E-mail: marco.castiblanco@castiblancoasociados.com.co

E-mail: gerencia@castiblancoasociados com co
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Andrés Felipe Moreno Cifuentes
Coordinador de Proyectos Financieros

Ingenio Pichichí S.A.

 

Vía Palmira – Buga, 5 km al oriente de Sonso

 

   

 

De: Antonio Mayor <direccion.tecnica@garceslloreda.com>
Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2022 4:32 p. m.
Para: Marco Castiblanco <marco.castiblanco@castiblancoasociados.com.co>; marco castiblanco <gerencia@castiblancoasociados.com.co>
CC: Fabio Erazo P. <fabio.erazo@clainser.com>; Angelica Solarte Ortega <indemnizaciones@garceslloreda.com>
Asunto: Re: INGENIO PICHICHI SA DAÑOS REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL MOLINO No. 6 a reclamación 9210000444420 Efecto económico falla del reductor

 

Marco.

Según lo tratado en la conferencia telefónica con el gerente financiero del Ingenio Pichichi y Fabio Erazo, sobre las fechas de las reuniones sobre este caso, confirmamos lo siguiente:

 

1. Viernes 10 de junio de 2022 a las 9am, en las instalaciones de fábrica del Ingenio para lo relacionado con el análisis e inquietudes de los soportes e ilustraciones de ingeniería sobre la informacion remitida a ustedes..

Tal como se mencionó para tal fecha la fábrica del ingenio estará parada por mantenimiento.

 

2. Para la revision de las cifras económicas  y efectos y lucro cesante ,las fechas tentativas para  los dias 16-17 o 23 y 24 de Junio de 2022  a las 9am 

Previo a las fechas anteriormente mencionadas solicitamos de manera especial enviarnos el detalle de la informacion que requieren, con el fin de que el Ingenio la prepare y de esta forma tener la mayor fluidez en el desarrollo de las sesiones..

Agradecemos su atencion.

 

Saludos.

 

 

 .

Para información sobre Factura Electrónica Clic Aquí

Al responder, por favor cite este mismo asunto

Antonio Mayor Motato

Director Tecnico

Mail: direccion.tecnica@garceslloreda.com

NUESTRO PBX HA CAMBIADO

PBX. (032) 6650390 ext. 102 

Cel. 315 5961302

Web: www.garceslloreda.com

                                    En GARCÉS LLOREDA velamos por prestarle siempre un servicio de calidad.

ATENCIÓN DE RECLAMOS 24 HORAS CEL 318-5480761

 ---------- Forwarded message ---------

De: Marco Castiblanco <marco.castiblanco@castiblancoasociados.com.co>
Date: mié, 25 may 2022 a las 9:15
Subject: RE: INGENIO PICHICHI SA DAÑOS REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL MOLINO No. 6 a reclamación 9210000444420 Efecto económico falla del reductor
To: Angelica Solarte <indemnizaciones@garceslloreda.com>
Cc: Fabio Erazo P. <fabio.erazo@clainser.com>, Jaime Hoyos <direccion.estrategica@garceslloreda.com>, Christian Caceres @castiblancoasociados.com.co>

 

Apreciada Angélica, buenos días.

 

Consecuentes con nuestra conversación del día de ayer, agradecemos la valiosa colaboración para coordinar una reunión con el personal del ingenio encargado de la fábrica y el manejo de la información de producción base para la tasación de las pérdidas objeto de la
reclamación, dejando a consideración las siguientes fechas: 02 o 03 de junio a las 9:00 a.m.

 

Reciban u cordial saludo,

   

 

 E-mail: marco.castiblanco@castiblancoasociados.com.co

           E-mail: gerencia@castiblancoasociados.com.co

 

 

 

 
En GARCÉS LLOREDA velamos por prestarle siempre un servicio de calidad

ATENCIÓN DE RECLAMOS 24 HORAS LÍNEA 318-5480761

 

 

---------- Forwarded message ---------
De: Andres Felipe Moreno Cifuentes <afmoreno@ingeniopichichi.com>
Date: mar, 10 may 2022 a las 18:41
Subject: PARTE 2. INGENIO PICHICHI SA DAÑOS REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL MOLINO No. 6 a reclamación 9210000444420 Efecto económico falla del reductor
To: marco.castiblanco@castiblancoasociados.com.co <marco.castiblanco@castiblancoasociados.com.co>
Cc: Tania Marcela Guapacha Lozano <tmguapacha@ingeniopichichi.com>, Jairo Andres Barbosa <jabarbosa@ingeniopichichi.com>, Giselly Del Rocio Collazos Alarcón <grcollazos@ingeniopichichi.com>, Johanna Sanabria Gutierrez <jpsanabria@ingeniopichichi.com>,
Antonio Mayor (direccion.tecnica@garceslloreda.com) <direccion.tecnica@garceslloreda.com>, Fabio Erazo P. <fabio.erazo@clainser.com>, indemnizaciones@garceslloreda.com <indemnizaciones@garceslloreda.com>

Buenas tardes, Ing. Mauricio,

Conforme al primer correo enviado, adjuntamos la segunda parte de la información del tema del asunto.

 

Quedamos atentos a cualquier inquietud y/o información adicional.

 

Cordialmente,
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Tel: +57(2) 254 7201, ext.192

 

Piense en el medio ambiente antes de imprimir este correo.

 

 

De:
Marco

Castiblanco <marco.castiblanco@castiblancoasociados.com.co>
Fecha: 20 de febrero de 2022, 7:34:03 p.m. COT
Para: Angelica Solarte <indemnizaciones@garceslloreda.com>, Antonio Mayor <direccion.tecnica@garceslloreda.com>, Jaime Hoyos <direccion.estrategica@garceslloreda.com>
Cc: Gustavo Adolfo Upegui Villa <gupegui@sura.com.co>, LILIANA VALENCIA <ajustador1@castiblancoasociados.com.co>
Asunto: RE: INGENIO PICHICHI SA DAÑOS REDUCTOR DE VELOCIDAD DEL MOLINO No. 6 a reclamación 9210000444420 Efecto económico falla del reductor

﻿

Apreciados, buenas tardes.

 

Consecuentes con la reunión celebrada el pasado 31 de enero, con el Ing. Heberth Belalcazar y el Ing. Daniel Muñoz, para continuar con el análisis del reclamo en estudio, se requiere el suministro de la siguiente información:

 

Informe técnico en donde se detallen las diferentes condiciones de funcionamiento que presentó el Reductor en préstamo, desde su puesta en servicio hasta su desmonte, con la explicación y sustentación de las diferentes variables que
incidieron en los resultados obtenidos como porcentajes de sacarosa en el bagazo durante el tiempo de su operación.     
Cronograma con el detalle de las actividades relacionadas con el desmonte del Reductor en préstamo y el acondicionamiento, instalación y puesta en servicio del Reductor adquirido.

 

Respecto a los costos y gastos incurridos para las reparaciones provisionales y definitivas del sistema de transmisión del Molino No. 6, está pendiente el complemento de la siguiente documentación:     

 

Complemento de la copia de los documentos soportes de los costos incurridos para el acondicionamiento, montaje y puesta en servicio del Reductor en préstamo, y el Reductor adquirido usado (Copia de las Cotizaciones, Presupuestos,
Ordenes de Compra, Facturas, Contratos, Cuentas de Cobro y demás documentos que nos permita detallar las actividades desarrolladas por los diferentes contratistas y sus respectivos costos). Adjunto el cuadro que resumen los
documentos aportados hasta la fecha.  
Complemento de los costos y gastos asociados con la compra del Reductor nuevo de las mismas características técnicas al afectado, con las respectivas condiciones de la oferta, y complemento de los gastos requeridos para su despacho,
fletes internacionales, impuestos y otros gastos para la nacionalización y liberación, traslado al Ingenio. Se aportó la Cotización por el valor FCA Miami.

 

Para el análisis de las pérdidas económicas incurridas por la falla del Reductor del Molino No. 6, sugerimos solicitar a los Asegurados la siguiente documentación:     

 

Complemento de la información relacionada en el “modelo” utilizado para presentar y sustentar cada uno de los rubros que conforman el cálculo de los efectos económicos por falla del reductor, diarios desde el año 2020 hasta el mes de
julio del año 2022. El modelo suministrado contiene datos desde el 17 de julio al 30 de septiembre de 2021, con registros del “Data de Laboratorio” del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021.
Estados financieros auditados al cierre del año 2020, incluyendo las Notas a los Estados financieros.
Estados financieros auditados al cierre del año 2021, incluyendo las Notas a los Estados financieros.
Estado de resultados mensuales del año 2021, a nivel de cuenta auxiliar (sugerido al menos 8 dígitos), en el cual se identifiquen las cuentas de ingresos, gastos, costos de producción y costos de ventas.
Evidenciar y documentar los precios de venta mensuales del azúcar y subproductos.
Identificar y mencionar los conceptos costos y gastos variables de fábrica, ventas y otros, indicados en el cuadro estadístico con el cual se valoriza la pérdida inicial de $4.050 millones.

 

Agradecemos coordinar una reunión con el personal a cargo del registro de los datos de Laboratorio, con el fin de ampliar la información relacionada con el proceso que se tiene implementado para el manejo y control de los datos que arroja el
complejo azucarero, y tener disponibilidad de los registros históricos del porcentaje de sacarosa de los años 2015 al 2020, con el cual se llegó al 2,436%,  utilizado como base para la tasación de las pérdidas en estudio.

 

De igual manera, requerimos coordinar una reunión con el personal a cargo de la información requerida para la tasación de las pérdidas económicas, incluido el área de costos, contabilidad y financiera.

 

Respecto al Reductor afectado y demás elementos o piezas de metal que se desmontaron de las reparaciones y/o adecuaciones, y que se constituyen como Salvamento, agradecemos nos indiquen el peso estimado y su posible valor venta como
chatarra con firmas con las cuales el Ingenio tiene vínculo comercial para este tipo de materiales. Favor indicar los elementos por los cuales el Ingenio estaría interesado en ofertar por su compra.  

 

En la medida que avance nuestra gestión y en virtud a las características y magnitud de las perdidas objeto de reclamación, es normal que surjan inquietudes y se requiera documentación complementaria y documentación adicional, por lo que
oportunamente les estaremos informando para que nos colaboren en el respectivo trámite.    

 

Reciban un cordial saludo,

 

 

 E-mail: marco.castiblanco@castiblancoasociados.com.co

           E-mail: gerencia@castiblancoasociados.com.co

 

 

 

 

Visítenos en www.garceslloreda.com donde podrá consultar nuestros servicios e información relevante del consumidor financiero. 

Acatando de manera responsable las medidas de bioseguridad, estos documentos no se enviarán en forma física.  Los documentos enviados por este medio tienen la misma validez jurídica como si se hubieran entregado físicamente.

El presente mensaje, incluyendo sus archivos adjuntos, son para el uso exclusivo de la(s) persona(s) o entidad(es) a quien(es) fue dirigido y pueden contener información de carácter CONFIDENCIAL y/o LEGALMENTE PROTEGIDA. En consecuencia, el uso, divulgación, reproducción o cualquier otra utilización de la información aquí contenida está prohibida. Si
usted recibe este mensaje por error, por favor notifíquelo inmediatamente al emisor y elimine esta comunicación y todas sus copias.

De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1377 de 2013, Garcés Lloreda & Cia S.A queda autorizado para dar tratamiento a sus datos personales a no ser que usted nos manifieste lo contrario de manera directa, inequívoca, expresa y por escrito dentro de los (30) días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de la siguiente comunicación a la cuenta
de correo electrónico (garllor@garceslloreda.com), por correo físico o presencialmente en la Calle 70N # 3N - 45 Santiago de Cali - Colombia 

Política y procedimientos para el tratamiento de la información
Aviso de privacidad 
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AVISO LEGAL
Este mensaje y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario. Este correo electrónico contiene información confidencial, por lo tanto, el destinatario tomará, con respecto a su personal y a sus sistemas de información, todas las medidas necesarias para asegurar, bajo su responsabilidad, el secreto y la confidencialidad de los documentos e informaciones
aquí contenidos. Si usted no es el destinatario intencional del mensaje, por favor infórmenos de inmediato y elimine el mensaje y sus anexos de su computador y sistema de comunicaciones. El uso, retención, revisión, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión y/o reproducción no autorizada por el remitente y/o el uso indebido de este mensaje y/o anexos,
está prohibido. Al leer este correo, el destinatario reconoce y acepta que cualquier violación o incumplimiento a lo aquí estipulado y el uso de este mensaje y/o su anexos que no sea para el beneficio exclusivo de INGENIO PICHICHI S.A., le causará un perjuicio irreparable a INGENIO PICHICHI S.A., y por lo tanto estará facultado para reclamar su indemnización por
las vías que la ley consagra. INGENIO PICHICHI S.A. y sus empleados, no se hacen responsables por las consecuencias y/o perjuicios generados directa y/o indirectamente por el uso de la información contenida en este mensaje y/o sus anexos. INGENIO PICHICHI S.A aclara que las opiniones expresadas a través de este mensaje y/o anexos son responsabilidad
del remitente y no representan las políticas de la Empresa, por lo tanto, INGENIO PICHICHI S.A. no se hace responsable de su contenido.

DISCLAIMER
This message and/or its attachments are for the exclusive use of its addressee. This email contains confidential information, therefore; the addressee shall take, regard its personnel and its information systems, all measures needed to ensure, under its responsibility, the secret and confidentiality of the documents and information hereto. If you are not the intended
addressee, please advise us immediately and erase the message and it's attachments from your computer and communications system. The use, retention, distribution, disclosure, forward, copy, print, and/or reproduction without the sender authorization and/or the unlawful use of this message and/or its attachments, is prohibited. By reading this email, the addressee
accepts and acknowledges that any violation or breach to what it is established hereto and the use of this message and/or its attachments not for the exclusive benefit of INGENIO PICHICHI S.A., will cause an irreparable damage to INGENIO PICHICHI S.A. and therefore shall be entitled to claim compensation in the ways established by law. INGENIO PICHICHI S.A.
and its employees, shall not be responsible for the consequences and/or damages directly and/or indirectly caused by the use of the information contained in this message and/or its attachments. INGENIO PICHICHI S.A. clarifies that the opinions expressed in this message and/or its attachments are responsibility of the sender and do not represent the policies of the
Company, therefore, INGENIO PICHICHI S.A. is not responsible for its content.
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