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RV: informe viabilidad liquidación costas//RADICADO 2019-00692 // DTE ARGENIS LEONEL PINTO GOMÉZ Vs. DDO
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. // CLIENTE: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.// SINIESTRO 155- 507543

Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Lun 20/11/2023 8:41
Para:​MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>;​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>​
CC:​Informes GHA <informes@gha.com.co>;​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

buenos días 

Remito instrucciones de la compañía con respecto al cobro de costas. 

CAD: Favor registrar este correo en case.

gracias 

MÓNICA L. TORRE ESCOBAR

 

 

PROFESIONAL SENIOR

            
CENTRO DE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN Y REPORTES 

  +57 3168752289 

  mtorres@gha.com.co 

   GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la
información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete
a copy of the mail as well as its attachments.

De: Aspriella, Loren Yused [CTR] <Loren.AspriellaMena@Chubb.com>
Enviado: lunes, 20 de noviembre de 2023 8:19
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Raigoso Cuan, Daniela [CTR] <Daniela.RaigosoCuan@Chubb.com>; Delgado, Gina Marcela
<gmdelgado@chubb.com>; Amesquita, Sandra Maria [CTR] <Sandra.AmesquitaBustos@Chubb.com>
Cc: indemnizaciones@fsseguros.com.co <indemnizaciones@fsseguros.com.co>; MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>
Asunto: RE: informe viabilidad liquidación costas//RADICADO 2019-00692 // DTE ARGENIS LEONEL PINTO GOMÉZ Vs. DDO CHUBB SEGUROS
COLOMBIA S.A. // CLIENTE: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.// SINIESTRO 155- 507543
 
Buen día Monica, Feliz inicio de semana.
 
Teniendo en cuenta que nos indicas que las mesadas que recibe el señor Argenis Leonel Pinto son inembargables y no cuenta con otro rubro
del cual podamos hacer efectivo el cobro de las costas judiciales, información plasmada en el informe de correo previo, agradecemos por
favor No realizar dicho cobro y así damos por terminado el proceso judicial.
 
Gracias por la informacion.
 
 
Cordialmente,

 

Loren Y. Asprilla Mena
Abogada externa
Claims
Carrera 7 No. 71 - 21 Torre B Piso 7, Bogotá D.C. , Colombia
E Loren.AspriellaMena@Chubb.com

https://gha.com.co/
https://gha.com.co/
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://gha.com.co/
mailto:Loren.AspriellaMena@Chubb.com
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Si recibe este correo fuera de su horario usual de trabajo, por favor tenga en cuenta que no espero que sea  leído, gestionado o contestado en este
momento, puede responder o tomar acciones sobre el mismo en su horario habitual de trabajo
 

 
 
 
De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: domingo, 19 de noviembre de 2023 18:21
Para: Raigoso Cuan, Daniela [CTR] <Daniela.RaigosoCuan@Chubb.com>; Delgado, Gina Marcela <gmdelgado@chubb.com>; Aspriella, Loren Yused
[CTR] <Loren.AspriellaMena@Chubb.com>; Amesquita, Sandra Maria [CTR] <Sandra.AmesquitaBustos@Chubb.com>
CC: indemnizaciones@fsseguros.com.co; MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>
Asunto: [EXTERNAL] RV: informe viabilidad liquidación costas//RADICADO 2019-00692 // DTE ARGENIS LEONEL PINTO GOMÉZ Vs. DDO CHUBB
SEGUROS COLOMBIA S.A. // CLIENTE: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.// SINIESTRO 155- 507543
 
Apreciadas Doctoras buenas tardes  
 
Comedidamente informo que en el proceso de la referencia, se liquidaron y aprobaron las costas a favor de la compañía por la
suma de $5.000.000.  
De acuerdo a lo anterior remito el concepto de viabilidad del cobro de las mismas:  
 
AUTORIDAD  JUZGADO TREINTA Y NUEVE CIVIL DEL CIRCUITO

PROCESO  VERBAL  

DEMANDANTE  ARGENIS LEONEL PINTO GOMEZ  

DEMANDADO  CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. 
RADICADO   2019-00692 

SENTENCIA  1. DECLARA probada la excepción de prescripción a favor de Chubb Seguros
Colombia S.A. y en consecuencia, negar las pretensiones de la demanda.
 

2. CONDENAR a la parte actora a pagar las costas procesales.

COSTAS PROCESALES  $5.000.000 

ANÁLISIS
VIABILIDAD COBRO DE COSTAS 

 
El valor que correspondería a CHUBB SEGUROS COLOMBIA
S.A.  de  las  costas  es  de  $5.000.000, toda vez que este es el valor  de  la
liquidación  de  costas  aprobada por el  despacho y en razón a que este es el
único demandado. 
 
Ahora bien, frente a la viabilidad  de  cobro  que se realiza sobre el  demandante  del
proceso, se encuentra que este, figura como afiliado al sistema de seguridad social en
salud como cotizante, en el sistema  de ARL no se han reportado afiliaciones, y en el
sistema  de  pensiones se encuentra retirado pues tiene dos pensiones por
invalidez  de  riesgo común, en ese sentido, no se puede concluir que el  demandante
perciba ingresos distintos a las mesadas ya señaladas. Es preciso señalar en este punto
que, de acuerdo con el artículo 134 de la Ley 100 de 1993 estos rubros son
inembargables.
 
Por otra parte, en el sistema de consulta de la Superintendencia de Notariado y Registro
se pudo constatar que el demandante no cuenta con bienes inmuebles.
 
De acuerdo con lo anterior, al concluir que el demandante no percibe ingresos distintos a
las pensiones por invalidez mencionadas y en vista de que este no cuenta con alguna
propiedad inmobiliaria, se considera que NO ES VIABLE el cobro de las costas en este
caso en particular.  
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 quedo atenta a sus instrucciones.  Remito soporte documental.
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

MÓNICA L. TORRE ESCOBAR

 

 

 
PROFESIONAL SENIOR  

            
CENTRO DE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN Y REPORTES
 

  +57 3168752289   
  mtorres@gha.com.co   

 

 

 

 GHA.COM.CO  
 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la
información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete
a copy of the mail as well as its attachments.

 

This email (including any attachments) is intended for the designated recipient(s) only, and may be confidential, non-public, proprietary,
and/or protected by the attorney-client or other privilege. Unauthorized reading, distribution, copying or other use of this
communication is prohibited and may be unlawful. Receipt by anyone other than the intended recipient(s) should not be deemed a
waiver of any privilege or protection. If you are not the intended recipient or if you believe that you have received this email in error,
please notify the sender immediately and delete all copies from your computer system without reading, saving, printing, forwarding or
using it in any manner. Although it has been checked for viruses and other malicious software ("malware"), we do not warrant, represent
or guarantee in any way that this communication is free of malware or potentially damaging defects. All liability for any actual or alleged
loss, damage, or injury arising out of or resulting in any way from the receipt, opening or use of this email is expressly disclaimed.
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