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RE: AUDIENCIA INICIAL - RECONSIDERACIÓN SUMA // RAD. 2020-00287 //DTE. ELISA LLORENTE ESCRUCERIA // TRI994

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Lun 23/10/2023 16:26
Para:​Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>​
CC:​Informes GHA <informes@gha.com.co>;​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;​Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>;​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

Estimada Pao, muy buenas tardes, 

Amablemente acuso recibido. Gracias por tu valiosa gestión, pero hasta el momento y en atención al estado en el que se encuentra el proceso, no contamos con
más insumos para reliquidar la contingencia. De manera que tendríamos que comparecer a la audiencia del 16 de noviembre con la misma postura y suma. 

CAD: porfa cargar cadena del correo. 

Muchas gracias, siempre cordial, 

 

 

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
Enviado: lunes, 23 de octubre de 2023 16:03
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: AUDIENCIA INICIAL - RECONSIDERACIÓN SUMA // RAD. 2020-00287 //DTE. ELISA LLORENTE ESCRUCERIA // TRI994
 
Estimadas doctoras Ana y Dar.

Remitimos para su respectivo conocimiento.

Cordialmente, 

 

 

PAOLA ANDREA ASTUDILLO OSORIO

 

ABOGADA JUNIOR

             INFORMES

  +57 321 625 25 60

  pastudillo@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: lunes, 23 de octubre de 2023 9:56
Para: Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
Asunto: RV: AUDIENCIA INICIAL - RECONSIDERACIÓN SUMA // RAD. 2020-00287 //DTE. ELISA LLORENTE ESCRUCERIA // TRI994
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De: Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Enviado: lunes, 23 de octubre de 2023 9:51
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: AUDIENCIA INICIAL - RECONSIDERACIÓN SUMA // RAD. 2020-00287 //DTE. ELISA LLORENTE ESCRUCERIA // TRI994
 
Buenos días 

Remito información solicitada 

De acuerdo con la revisión del caso en detalle por parte del perito, indica que la liquidación realizada y el ofrecimiento sugerido por Ajusta de $8.892.000 ya
descontado el deducible en RCE de nuestro asegurado es acorde con las afectaciones presentadas. 

El rubro más alto dentro de las pretensiones es el de lucro cesante del cual se esta tomando un valor de $ 32.442.585 con el único soporte de una declaración por
parte del tercero y nuestra base es de $180.000 diarios valor objetivo que en el mercado podría percibir el vehículo ya descontando gastos del mismo vehículo
para gasolina, fletes y demás.

Consideramos que, para reconsiderar la cifrar es necesario aportar documentos adicionales a una mera declaración que soporten el valor dejado de percibir
producto del siniestro.

Cordialmente, 

Laura Catalina Batanero Alvarez
Analista de Procesos Judiciales RC Autos
y Cobros Jurídicos   

(+571) 2855600 Ext: 

Calle 33 No. 6B - 24  

Bogotá, Colombia

Labatanero@segurosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial

twitter.com/SegurosMundial

www.segurosmundial.com.co

De: Cindy Paola Rojas Cardenas <cirojas@segurosmundial.com.co>
Enviado: viernes, 20 de octubre de 2023 14:50
Para: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RE: AUDIENCIA INICIAL - RECONSIDERACIÓN SUMA // RAD. 2020-00287 //DTE. ELISA LLORENTE ESCRUCERIA // TRI994
 
Buenas tardes Sofi

De acuerdo con la revisión del caso en detalle por parte del perito, indica que la liquidación realizada y el ofrecimiento sugerido por Ajusta de $8.892.000 ya
descontado el deducible en RCE de nuestro asegurado es acorde con las afectaciones presentadas. 

El rubro más alto dentro de las pretensiones es el de lucro cesante del cual se esta tomando un valor de $ 32.442.585 con el único soporte de una declaración por
parte del tercero y nuestra base es de $180.000 diarios valor objetivo que en el mercado podría percibir el vehículo ya descontando gastos del mismo vehículo
para gasolina, fletes y demás.

Consideramos que, para reconsiderar la cifrar es necesario aportar documentos adicionales a una mera declaración que soporten el valor dejado de percibir
producto del siniestro.

Cordialmente,

Cindy Paola Rojas Cardenas
Coordinadora de Indemnizaciones Autos y
Rc Autos  

6012855600

Calle 33 # 6B24 Piso 2  
Bogotá D.C , Colombia

cirojas@segurosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial

twitter.com/SegurosMundial

www.segurosmundial.com.co
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De: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>
Enviado: viernes, 6 de octubre de 2023 9:29
Para: Cindy Paola Rojas Cardenas <cirojas@segurosmundial.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: AUDIENCIA INICIAL - RECONSIDERACIÓN SUMA // RAD. 2020-00287 //DTE. ELISA LLORENTE ESCRUCERIA // TRI994
 
Buenos días apreciada Cindy, 
agradecemos tu colaboración con el presente proceso, como quiera que desde VML ratifican en reiteradas oportunidades un ofrecimiento por valor de
$8.892.000  y la liquidación de nuestro abogado a cargo está por $54.225.981 ( valores excesivamente distantes)

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos necesaria la ayuda de nuestro perito a fin de establecer la razón de la diferencia y estimar un monto un poco mas
aterrizado. 

Adjunto piezas procesales para lo requerido, 
cordialmente, 

ELISA LLORENTE ESCRUCERIA​​

                               

Paula Sofia Ortiz Ordoñez
Asesor Jurídico de Procesos Judiciales  

 2855600 Ext: 1254

Calle 33 No 6B-24  

Bogotá, Colombia

portiz@segurosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial

twitter.com/SegurosMundial

www.segurosmundial.com.co  

 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: lunes, 18 de septiembre de 2023 9:36
Para: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
Asunto: AUDIENCIA INICIAL - RECONSIDERACIÓN SUMA // RAD. 2020-00287 //DTE. ELISA LLORENTE ESCRUCERIA // TRI994
 
Estimada doctora Sofia, buen día. 
 
Amablemente solicitamos nos confirmen el valor de la liquidació n objetiva con la que cuentan dentro del presente proceso. 
 
Esto debido a que las pretensiones objetivadas ascienden a la suma de $54.225.981 de conformidad con la liquidació n objetiva que fue remitida, sin embargo, de
conformidad con el correo que precede, la liquidació n con la que cuentan asciende a la suma de $8.892.000. 
 
Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.  
 
Cordialmente, 

PAOLA ANDREA ASTUDILLO OSORIO

 

ABOGADA JUNIOR

             INFORMES

  +57 321 625 25 60

  pastudillo@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>
Enviado: viernes, 15 de septiembre de 2023 8:51
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
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Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: AUDIENCIA INICIAL - RECONSIDERACIÓN SUMA // RAD. 2020-00287 //DTE. ELISA LLORENTE ESCRUCERIA // TRI994
 
Buenos dias, 
Me permito dar traslado a la respuesta emitida sobre el presente proceso, 

cordialmente, 

                               

Paula Sofia Ortiz Ordoñez
Asesor Jurídico de Procesos Judiciales  

 2855600 Ext: 1254

Calle 33 No 6B-24  

Bogotá, Colombia

portiz@segurosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial

twitter.com/SegurosMundial

www.segurosmundial.com.co  

 

De: Jennifer Deluquez <soportevicepresidencia@holdingvml.net>
Enviado: miércoles, 13 de septiembre de 2023 16:43
Para: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>
Asunto: RE: AUDIENCIA INICIAL - RECONSIDERACIÓN SUMA // RAD. 2020-00287 //DTE. ELISA LLORENTE ESCRUCERIA // TRI994
 
Buenas tardes, teniendo en cuenta la solicitud ratificamos ofrecimiento de $ 8.892.000 ya que la liquidación la tenemos al 100%. 

 

Jennifer Deluquez
Abogada De Soporte Vicepresidencia

soportevicepresidencia@holdingvml.net

/grupoempresarialvml

@HoldingVML

www.holdingvml.com

 


  e Privacidad  Aviso de privacidad

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional.
No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de SOCIEDAD ASESORES Y AJUSTADORES JURIDICOS Y CIA SA-EN sigla AJUSTA Y CIA
SA miembro de HOLDING VML S.AS. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por este mismo medio. De acuerdo con la Ley Estatutaria
1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, le informamos que AJUSTA Y CIA S.A cuenta con política para el tratamiento de los datos
personales almacenados en sus bases de datos, la cual puede ser consultada en el siguiente link: http://www.ajusta.co/terminos.pdf 
 
Puede usted ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a AJUSTA Y
CIA S.A a la dirección de correo electrónico contacto.ajusta@holdingvml.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercer, o mediante correo
ordinario remitido a la Av Calle 19 # 36-28, BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ. 

De: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>
Enviado: martes, 5 de septiembre de 2023 16:23
Para: Jennifer Deluquez <soportevicepresidencia@holdingvml.net>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; JUAN CARLOS ROJAS <juancarlos.rojas@holdingvml.net>; Lina María León Blanco
<lleon@segurosmundial.com.co>; Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: AUDIENCIA INICIAL - RECONSIDERACIÓN SUMA // RAD. 2020-00287 //DTE. ELISA LLORENTE ESCRUCERIA // TRI994
 
Buenas tardes, 
cordialmente remito solicitud de estudio dentro del presente proceso a fin de aumentar el ofrecimiento autorizado y llegar a un acuerdo conciliatorio, 

Atenta a lo que proceda, 
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Paula Sofia Ortiz Ordoñez
Asesor Jurídico de Procesos Judiciales  

 2855600 Ext: 1254

Calle 33 No 6B-24  

Bogotá, Colombia

portiz@segurosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial

twitter.com/SegurosMundial

www.segurosmundial.com.co  

 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: lunes, 4 de septiembre de 2023 16:56
Para: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>
Cc: Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>
Asunto: AUDIENCIA INICIAL - RECONSIDERACIÓN SUMA // RAD. 2020-00287 //DTE. ELISA LLORENTE ESCRUCERIA // TRI994
 
Estimadas doctoras, reciban un cordial saludo. 
 
El 31 de agosto de 2023 se llevó  a cabo la audiencia inicial dentro del proceso de la referencia, en la cual se agotaron las siguientes etapas: 
 

1.            Presentació n de las partes.   
 

2.        La apoderada de la parte demandante manifestó  que la señ ora ELISA LLORENTE DE ESCRUCERÍA, había fallecido y por ello se hacían presentes sus hijos para
que sean reconocidos como sucesores procesales. A quienes la señ ora Juez, resolvió  reconocer tal calidad para que actuaran dentro del proceso de ahora en
adelante.  

 
3.                       Etapa de conciliación: La parte demandante, disminuyó  su pretensió n a la suma de $ 50.000.000 y no aceptó  la suma ofrecida por la compañ ía que
equivalía a $ 8.800.000. La fó rmula del Despacho fue de $ 35.000.000. Teniendo en cuenta la existencia de ánimo conciliatorio de las partes, de comú n acuerdo se
solicitó  la suspensió n de la audiencia para auscultar nuevas fó rmulas de arreglo que permitan poner el fin al proceso.  

 
El Despacho accedió  a la solicitud y fijó  como fecha para reanudar la diligencia el 16 de noviembre de 2023 a las 9 y 40 a.m. 

 
De conformidad con lo anterior, teniendo en cuenta que la liquidació n objetiva asciende a $54.225.981, solicitamos amablemente nos informen si se autoriza la
reconsideració n de la suma dentro del presente proceso.  
 
Adjuntamos liquidació n objetiva. 
 
Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.  
 
Cordialmente,  

 

 

PAOLA ANDREA ASTUDILLO OSORIO

 

ABOGADA JUNIOR

             INFORMES

  +57 321 625 25 60

  pastudillo@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>
Enviado: jueves, 31 de agosto de 2023 8:02
Para: Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>
Asunto: INSTRUCCIONES AUDIENCIA ELISA LLORENTE ESCRUCERIA TRI994
 
Buenos dias Dres. 

https://www.facebook.com/SegurosMundial
https://twitter.com/SegurosMundial
https://www.segurosmundial.com.co/
https://gha.com.co/
https://gha.com.co/
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://gha.com.co/


30/10/23, 15:22 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQtNDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFlYmM1ZgAQAI5CFripyeBMoej804ihbiM%3D 6/8

Remito instrucciones sobre diligencia de referencia, 

                               

Paula Sofia Ortiz Ordoñez
Asesor Jurídico de Procesos Judiciales  

 2855600 Ext: 1254

Calle 33 No 6B-24  

Bogotá, Colombia

portiz@segurosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial

twitter.com/SegurosMundial

www.segurosmundial.com.co  

 

De: Jennifer Deluquez <soportevicepresidencia@holdingvml.net>
Enviado: miércoles, 30 de agosto de 2023 16:49
Para: Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>; Lina María León Blanco <lleon@segurosmundial.com.co>; JUAN CARLOS ROJAS
<juancarlos.rojas@holdingvml.net>; Paula Sofia Ortiz Ordoñez <portiz@segurosmundial.com.co>; Karen Carranza <asistente.comunicaciones1@holdingvml.net>
Asunto: Audiencias 31 de agosto de 2023
 
Buenas tardes Dres envío instrucciones para audiencia. 

FECHA DE AUDIENCIA: 31/08/2023
PLACA: STV249
RECLAMACIÓN: 37315
DEMANDANTE: JUAN DAVID IBARRA
SE AUTORIZÓ LA SUMA DE $ 15.000.000
 
FECHA DE AUDIENCIA: 31/08/2023
PLACA: VCV344
RECLAMACIÓN: 43397
DEMANDANTE: FREDDY VARÓN SOTO (GLORIA MAYELI)
SE AUTORIZA EN COMITÉ PRIORITARIO LA SUMA DE $ 30.000.000
 
FECHA DE AUDIENCIA: 31/08/2023
PLACA: TRI994
RECLAMACIÓN: 14064
DEMANDANTE: ELISA LLORENTE ESCRUCERIA
ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE NO SE CUENTA CON CERTIFICADO DE ASEGURADORA DONDE SE RELACIONE EL VALOR ASUMIDO POR DEDUCIBLE RATIFICAR OFRECIMIENTO
DE $8.800.000.
 
FECHA DE AUDIENCIA: 31/08/2023
PLACA: VEZ229
RECLAMACIÓN: 22913
DEMANDANTE: ANGELICA CHAVARRO
SE AUTORIZA POR COMITÉ SEGUROS MUNDIAL RATIFICAR EL TOPE DE LA POLIZA $ 49.686.960
 
FECHA DE AUDIENCIA: 31/08/2023
PLACA: STY192
RECLAMACIÓN: 44104
DEMANDANTE: YHONAIRO JOSE PETRO PEREZ
SE AUTORIZA POR COMITÉ LA SUMA DE $ 15.000.000.

 

Jennifer Deluquez
Abogada De Soporte Vicepresidencia

soportevicepresidencia@holdingvml.net

/grupoempresarialvml

@HoldingVML

www.holdingvml.com

 


  e Privacidad  Aviso de privacidad

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional.
No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de SOCIEDAD ASESORES Y AJUSTADORES JURIDICOS Y CIA SA-EN sigla AJUSTA Y CIA
SA miembro de HOLDING VML S.AS. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por este mismo medio. De acuerdo con la Ley Estatutaria
1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, le informamos que AJUSTA Y CIA S.A cuenta con política para el tratamiento de los datos
personales almacenados en sus bases de datos, la cual puede ser consultada en el siguiente link: http://www.ajusta.co/terminos.pdf 
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Puede usted ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a AJUSTA Y
CIA S.A a la dirección de correo electrónico contacto.ajusta@holdingvml.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercer, o mediante correo
ordinario remitido a la Av Calle 19 # 36-28, BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ. 
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