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[Draft]RE: AVANCES TRANSACCIÓN || RV: Liquidación fallo | siniestro 42310273 - Apl. 102738 - 2021-00089, GLORIA AMPARO
RIAÑO CHAGUALA, HECTOR ROJAS LEYTON, KATHERINE BRILLIN y SULMIRA ESTHER vs ALEX MAURICIO FORERO ROMERO,
DARIO ROMERO GALLO y ALLIANZ SEGUROS

Desde Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
Borrador guardado Mié 5/02/2025 19:23
Para Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
CC Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>; Marlyn Katherine

Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Internal

Hola Maria Camila,
 
Adelante con el contrato.
 
 
 
Gina Paola Garcia Quintero
Coordinadora de Procesos judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0246295
✉ Gina.Garcia@allianz.co
 

 
De: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 5 de febrero de 2025 5:36 p. m.
Para: Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
CC: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodríguez Rincón
<mkrodriguez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: AVANCES TRANSACCIÓN || RV: Liquidación fallo | siniestro 42310273 - Apl. 102738 - 2021-00089, GLORIA AMPARO RIAÑO CHAGUALA,
HECTOR ROJAS LEYTON, KATHERINE BRILLIN y SULMIRA ESTHER vs ALEX MAURICIO FORERO ROMERO, DARIO ROMERO GALLO y ALLIANZ
SEGUROS S.A
 
Estimada Doctora Gina:
Recibe un cordial saludo. 

Comedidamente informamos que establecimos comunicación con Fabio Riveros, quien está dispuesto a conciliar por el
valor de la sentencia con SMLMV a 2024 más las costas y agencias (, es decir, por la suma de $400.023.971. En ese
sentido, si estás de acuerdo procederemos a elaborar el contrato de transacción. 
 
Muchas gracias.
Cordialmente, 
 
 

mailto:Gina.Garcia@allianz.co


Maria Camila Agudelo Ortiz
Gerente Derecho Privado

Email: mcagudelo@gha.com.co |  318 380 0187

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

 
 
 

De: Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Enviado: jueves, 30 de enero de 2025 16:41
Para: Gina García Allianz (Autos Bogotá) <gina.garcia@allianz.co>
Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: Liquidación fallo | siniestro 42310273 - Apl. 102738 - 2021-00089, GLORIA AMPARO RIAÑO CHAGUALA, HECTOR ROJAS LEYTON,
KATHERINE BRILLIN ROJAS RIAÑO y SULMIRA ESTHER PUELLO BRIEVA vs ALEX MAURICIO FORERO ROMERO, DARIO ROMERO GALLO y ALLIANZ
SEGUROS S.A
 
Apreciada doctora Gina,

De acuerdo con el requerimiento realizado, remitimos la liquidación de la sentencia en la cual se condenó únicamente al asegurado.

En ese entendido, la condena y agencias en derecho asciende a las siguientes sumas de dinero: 

Demandante   Perjuicio   Valor  

Sulmira Esther Puello Brieva – Compañera

Lucro Cesante
Consolidado $23.335.395

Lucro Cesante Futuro $70.043.492

morales  50 smlmv 

Cristhian Jesús Rojas Puello – Hijo

Lucro Cesante
Consolidado $23.335.395

Lucro Cesante Futuro $51.809.689

Daño Moral 50 smlmv

Gloria Amparo Riaño Chaguala - Mamá Daño Moral 50 smlmv

Katherine Brillin Rojas Riaño – Hermana Daño Moral 25 smlmv

subtotal smlmv 175 smlmv 

condena en millones de pesos únicamente de smlmv (2025) $249.112.500

Subtotal condena (incluyendo condena en pesos y en smlmv) $417.636.471

Intereses civiles Art. 1617 $4.404.544

Valor total $422.041.015

Costas 1ra instancia $7.600.000

Agencias en derecho 2dra instancia $1.500.000

Total a pagar $431.141.015

 

En ese sentido, la condena asciende al valor de $431.141.015, la cual correspondería al pago por parte del asegurado de la póliza N°
021840874/0, señor Darío Romero Gallo.

 

Adjunto soporte documental.
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PÓLIZA 3.PDF
LIQUIDACIÓN INTERESES CIVILES - 1617 C Civil.xlsx
2.1.- agencias en derecho 2da - 28-oct-2024.pdf
2.- FALLO 2DA INSTANCIA.pdf
1.- FALLO 1RA INSTANCIA.PDF

 

 
Respetuosamente,
 
�

 

MARLYN KATHERINE
RODRÍGUEZ RINCÓN

 

ABOGADA JUNIOR

       
     

ÁREA DE INFORMES

  +57 320 4099 605

 
mkrodriguez@gha.c
om.co

 GHA.COM.CO

 

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de
la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no
devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es
destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of
the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information
contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

 
Reservar un momento para reunirse
conmigo
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