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Buenas tardes, 

En atención a su solicitud se le comparte nuevamente el mandamiento de pago librado en la acción
ejecutiva laboral con radicado 2024-00093, así como la constancia de remisión de dicho auto desde el
pasado 16 de abril. 

Cordialmente, 

DT

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 12:08 p. m.
Para: Juzgado 01 Laboral Circuito - Antioquia - Itagui <j01lctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>
Asunto: REITER SOLICITUD AUTO QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO || LUIS JAIME DIAZ PELAEZ || COLFONDOS
S.A. Y OTROS || 05360310500120240009300 || AFAD
 
Señores: 
JUZGADO 001 LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGUI
E. S. D. 
 
 
RADICACIÓN: 05360310500120220022600
DEMANDANTE: ALLIANZ 
DEMANDADO: COLFONDOS S.A. Y OTROS
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GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor y vecino de Cali, (V), identificado con la
cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador
de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del C.S. de la J., actuando en mi calidad de apoderado
especial de ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A., por medio del presente memorial, con todo el
respeto, amablemente me permito SOLICITAR EL AUTO EN EL CUAL SE ESTA LIBRANDO
MANDAMIENTO DE PAGO para que sea remitido a los siguientes correos electrónicos:  

 
 

1. aaguilar@gha.com.co  
2. notificaciones@gha.com.co

 
 
Lo anterior es de carácter y es necesario conocer para poder ejercer la contradicción
que me asiste en representación de ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.   

 
 
Cordialmente,
 
GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA.
C.C No. 19.395.114 de Bogotá D.C.
T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: lunes, 15 de abril de 2024 15:22
Para: j01lctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co <j01lctoitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AUTO QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO || LUIS JAIME DIAZ PELAEZ || COLFONDOS S.A. Y
OTROS || 05360310500120240009300 || AFAD
 
Señores: 
JUZGADO 001 LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGUI
E. S. D. 
 
 
RADICACIÓN: 05360310500120240009300
DEMANDANTE: LUIS JAIME DIAZ PELAEZ
DEMANDADO: COLFONDOS S.A. Y OTROS

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor y vecino de Cali, (V), identificado con la
cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador
de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del C.S. de la J., actuando en mi calidad de apoderado
especial de ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A., por medio del presente memorial, con todo el
respeto, amablemente me permito SOLICITAR EL AUTO EN EL CUAL SE ESTA LIBRANDO
MANDAMIENTO DE PAGO para que sea remitido a los siguientes correos electrónicos:  
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3. aaguilar@gha.com.co  
4. notificaciones@gha.com.co

 
 
Lo anterior es de carácter y es necesario conocer para poder ejercer la contradicción
que me asiste en representación de ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.   

 
 
Cordialmente,
 
GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA.
C.C No. 19.395.114 de Bogotá D.C.
T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.
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