9/7/24, 1:31 p.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RV: RESULTADO DESISTIMIENTO: AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL // ZXHS88E // AAS
150711552201944// CTE DANILO JULIAN GIRALDO SERRANO Y JEAN CARLOS GUTIERREZ
HERNANDEZ

Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Jue 27/06/2024 15:08
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

Buenas Tardes Cad
Por favor cargar cadena de correos al Case numero 14904
Cordialmente Kevin Gomez

De: Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>

Enviado: viernes, 19 de agosto de 2022 15:08

Para: Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>

Cc: Maria del Socorro Salamanca Pozo <msalamanca@gha.com.co>

Asunto: RV: RESULTADO DESISTIMIENTO: AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL // ZXH8S8E // AAS 150711552201944// CTE
DANILO JULIAN GIRALDO SERRANO Y JEAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDEZ

De: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>

Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 3:37 p. m.

Para: Laura Viviana Hernandez Castafieda <lhernandez@gha.com.co>

CC: ALEXANDER LOPEZ LOPEZ <ALELOPE@mapfre.com.co>; Rivera Cruz Alexandra <ALERIVE@mapfre.com.co>; Gustavo Alberto
Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Kevin Jeymar Orozco Rua
<korozco@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: RESULTADO DESISTIMIENTO: AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL // ZXH88E // AAS 150711552201944// CTE
DANILO JULIAN GIRALDO SERRANO Y JEAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDEZ

Buen dia.

Remito asignacion de honorarios para audiencias.

3.3.1. AUDIENCIAS
A._ Prejudiciales y Judiciales

La asistencia a audiencias prejudiciales y judiciales se reqira por la
siguiente tabla

AUDIENCIA AUDIENCIA *AUDIENCIA JUDICIAL
PREJUDICIAL NO | PREJUDICIA

CONCILIADA CONCILIADA

8 SLMDV 16 SLMDV 1 SLMMY

*Audiencias Judiciales: 1 SLMMV por la asistencia a la audiencia e interrogatorio de
parte (independiente que se haga posteriormente), si debe regresar 1 o varias veces
se cancelaran honorarios adicionales de 2 SMLMV, sin importar el niUmero de veces
que se deba regresar y sin importar si se concilia o no.

Motificaciones judiciales: se pagaran $80.000,

Para el momento de la facturacion agradezco por favor referenciar el nimero de siniestro JR_ 150711552201944 2 de
igual manera agradezco referenciar en el campo de descripcion de la factura alguna de las siguientes opciones
dependiendo de la etapa procesal a cobrar:
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Concepto 1 — Contestacion: 40% - JOMIAYA

Concepto 2 — Alegatos: 30% - JOMIAYA

Concepto 3 — Sentencia en Firme (a favor o en Contra): 30% - JOMIAYA
Concepto 4: Audiencias — JOMIAYA

(sugiero copiar y pegar el texto sin puntos ni comas)
En la remision agradezco por favor adjuntar el archivo XML que proporciona su proveedor de facturacion electronica,

remitir la facturacion al correo ROBOT (FACTURACION_ABOGSG@MAPFRE.COM.CO) con copia a
jomiaya@mapfre.com.co .

Johanna Milena Aya Rodriguez
Abogada

Secretaria General

MAPFRE | COLOMBIA

Carrera 14 No. 96-34

Teléfono (57 1) 650 33 00 Ext. 1328
Fax 650 34 00
jomiaya@mapfre.com.co

@ MAPFRE
PAPERLESSJ

MAPFRE contribuye ala conservacion del medic ambiants

De: Laura Viviana Hernandez Castafieda <lhernandez@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 10 de agosto de 2022 5:05 p. m.

Para: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>

CC: ALEXANDER LOPEZ LOPEZ <ALELOPE@mapfre.com.co>; Rivera Cruz Alexandra <ALERIVE@mapfre.com.co>; Gustavo Alberto
Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Kevin Jeymar Orozco Rua
<korozco@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RESULTADO DESISTIMIENTO: AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL // ZXH8S8E // AAS 150711552201944// CTE
DANILO JULIAN GIRALDO SERRANO Y JEAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDEZ

Buenas tardes, Apreciada Dra. Johanna:

Comedidamente confirmamos nuestra comparecencia a la audiencia de conciliacion celebrada el dia de hoy 10 de
agosto de 2022, ante el Centro Nacional de Conciliacion.

En desarrollo de la diligencia, informamos que la compaiia ya habia realizado el pago por concepto del deducible al
convocante, el pasado 12 de julio de 2022, y en virtud de ello, solicitamos se desistiera del tramite. La apoderada de los
convocantes acepto la peticion. Asi las cosas, la conciliadora encargada del asunto, la Dra. Zaira Bedoya, expidio la
respectiva constancia, que se adjunta a esta comunicacion.

Cordialmente,

Laura Hernandez C.

Abogada 317 5746657

(+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592
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lhernandez@gha.com.co

www.gha.com.co

Aviso de Confidencialidad:

La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacion
contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no
devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted
no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice:

The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the
information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>

Enviado: lunes, 8 de agosto de 2022 8:15

Para: ALEXANDER LOPEZ LOPEZ <ALELOPE@mapfre.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Rivera Cruz Alexandra
<ALERIVE@mapfre.com.co>

Cc: Maria Camila Urrea Gil <murrea@gha.com.co>; Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Gustavo Alberto
Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>;
John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>

Asunto: RE: SUSPENSION AUDIENCIA DE CONCILIACION // ZXH88E // 25 DE MAYO A LAS 10 AM // AAS 150711552201944

Buenos dias, estimados.
En ese sentido, agradecemos se solicite al convocante desistir de la audiencia que se llevara a cabo el préximo 10 de agosto.

Cordial saludo,

Johanna Milena Aya Rodriguez
Abogada

Secretaria General

MAPFRE | COLOMBIA

Carrera 14 No. 96-34

Teléfono (57 1) 650 33 00 Ext. 1328
Fax 650 34 00
jomiaya@mapfre.com.co

@ MAPFRE

MAPFRE contribuye a la conservaciaon del medioc ambients

De: ALEXANDER LOPEZ LOPEZ <ALELOPE@mapfre.com.co>

Enviado el: jueves, 14 de julio de 2022 9:49 a. m.

Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>; Rivera Cruz
Alexandra <ALERIVE@mapfre.com.co>

CC: Maria Camila Urrea Gil <murrea@gha.com.co>; Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Gustavo Alberto
Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>;
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Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>
Asunto: RE: SUSPENSION AUDIENCIA DE CONCILIACION // ZXH88E // 25 DE MAYO A LAS 10 AM // AAS 150711552201944

Buen dia, Sres.

(e (] [% | [=/ (52 (2] [ ] [

Al tercero reclamante de placas: DSL281, se le realizo el pago del reembolso deducible el pasado 12-07-2022:

N° Siniestro: [150711552201844 |2

Feferencia: I 122081189  Tipo Expedien.... IDAM MHum. Afectado: I I

M. Liguidacidn

rarn. Lig. Ref.

Total Licuid...
1.000.000,00

[ce 144191873

IGUTIERREZ HERMANDEZ JEAN CARLOS?

Generador ... ITHAMITADORES

[cc th11zar7zre

ILOF'EZ LOPEZ ALERAMNDER

~Datos del Pago

Oficina Contable. : [5001 [DIRECCION GENERAL

Mdrr. Orden...:l 15042201514

Docurmenta........ IINDEMNIZACION

IHEEMEIOLSO DEDUCIBLE I 0E-07-2022 MDnEda.:ICOP

Pago de Cnaseg...:ITOTAL
Meta Cnasegurn...:l 1.000.000,00

Deducible...............:I 0,0 Retencian

Fecha Radicaci...: I 0B-07-2022 Fecha Legaliza.. |11-D?-2022
Tipo Cambio.......... I 1,000 Moneda Pago: ICOF‘

0,0 va Reposici....

0,0

Observaciones

INDEMNIZACION REEMEOLS0 DEDUICELE, PDTE RECLAMO FORMAL CHXCH

[

|

Cordialmente,

Alexander Lépez, Lopez
Analista de Indemnizacion Autos
Cismap Cali

MAPFRE | COLOMBIA
Carrera80#6 - 71 - Cali
Teléfono: 3182000 Ext 2501
Celular: 315 225 7700
alelope@mapfre.com.co
https://clientes.mapfre.com.co

Apreciado(a) cliente:

|ALELOPE

[10.182.32 Ficso-csg

Para MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA es una prioridad brindarte siempre el mejor servicio, por eso queremos contarte
que desde ahora también tienes a tu disposicidn el siguiente centro telefénico:

e Linea Bogota: 60 (1) 3077024 (Opcidn

4. Aviso de Siniestros)

e Desde tu celular: # 624 (Opcidn 2. Aviso de Siniestros)

Linea Nacional: 8000 519 991 (Opcidn 4. Aviso de Siniestros)

Al cual podras reportar los siniestros para los ramos de Autos, Hogar, Pyme, Copropiedades, Agricola y Mascotas.

Cordialmente,
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= -
QuedatEen'casa...
A0S SEGUIMOS CUIDANDO DETI Y LOS:TU
DE DONDE ESTES SIGUE SEGURO. )

HOSD

"/ Asignacien de analista y perito
. Comunicacion telefonica
Puedes reportar un sinicstroya
partir de ahi darle seguimiento, ~ |2l Indicaciones para el trdmite adecuado
A, Consulta de la gestion

| Vista del expediente documental
asociado

https://clientes.mapfre.com.co/

clientes.mapfre.com.co

#EIVirusLoEnfrentamosUnidos ® MAPFRE

From: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Sent: Thursday, July 14, 2022 9:42 AM

To: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>; Rivera Cruz Alexandra <ALERIVE@mapfre.com.co>; ALEXANDER
LOPEZ LOPEZ <ALELOPE@mapfre.com.co>

Cc: Maria Camila Urrea Gil <murrea@gha.com.co>; Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Gustavo Alberto
Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>;
John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>

Subject: RE: SUSPENSION AUDIENCIA DE CONCILIACION // ZXH88E // 25 DE MAYO A LAS 10 AM // AAS 150711552201944

Estimados Doctores, reciban un cordial saludo.

Comedidamente informo el desarrollo de la audiencia de conciliacién, llevada a cabo el dia 5 de julio de 2022, ante el
Centro Nacional de Conciliacidn, en la cual se llevaron a cabo las siguientes diligencias:

1. Se verificé la comparecencia de las partes. Se me reconocié personeria para actuar en nombre de la aseguradora.

2. Se le preguntd a la parte convocante, si habia cumplido con el deber de radicar la reclamacién ante la
aseguradora. La parte convocante manifestd que habia radicado la reclamacion, el dia 26 de mayo de 2022, pero
al preguntarsele sobre el correo, manifestd que no tenia prueba del correo electrénico desde donde se habia
enviado la reclamacion. Ademas, indicé que se habia enviado a otro correo electrénico diferente al proporcionado
en la audiencia anterior. Manifesté que sus pretensiones ascienden a $1.000.000

3. La conciliadora indicé sobre la necesidad de que la parte convocante cumpliera con el requerimiento hecho en la
ultima audiencia, por lo que recordd al accionante los correos autorizados para enviar la reclamacién, decidiendo
prudente suspender la audiencia con el fin de que se cumpliera con ese requisito.

4. Se suspende la audiencia y se fija fecha para continuar el dia 10 de agosto de 2022 a partir de la 9 de la mafiana, y
se advierte que la inasistencia, acarreara multa de hasta 2 SMLMV.

Anexo constancia.

Quedamos atentos a suministrar cualquier informacién adicional sobre el particular.

Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL

Abogado Senior /Area Penal 3183247269

(+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592
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ngil@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad:

La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se
encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacioén aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice:

The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are
prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the

intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Maria Camila Urrea Gil <murrea@gha.com.co>

Enviado: martes, 5 de julio de 2022 7:37

Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Asunto: RV: SUSPENSION AUDIENCIA DE CONCILIACION // ZXH88E // 25 DE MAYO A LAS 10 AM // AAS 150711552201944

Maria Camila Urrea Gil

Abogada 315 8102248

(60) (2) 669 4075 - (60) (1) 743 6592

murrea@gha.com.co

www.gha.com.co

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no
comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario
del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera
confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient
you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are
not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Kevin Alexander Villarraga Arias <kvillarraga@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 25 de mayo de 2022 13:54

Para: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>; ALEXANDER LOPEZ LOPEZ <ALELOPE@mapfre.com.co>; Rivera
Cruz Alexandra <ALERIVE@mapfre.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Norvey Andrés Hernandez Rueda
<nhernandez@gha.com.co>; Maria Camila Urrea Gil <murrea@gha.com.co>; Manuel Alejandro Olave Chuvila
<facturacion@gha.com.co>

Asunto: SUSPENSION AUDIENCIA DE CONCILIACION // ZXH88E // 25 DE MAYO A LAS 10 AM // AAS 150711552201944

Apreciados Drs, muy buenas tardes:

Comedidamente confirmamos nuestra comparecencia a la audiencia de conciliacion celebrada el dia de hoy
25 de mayo de 2022, a las 10:00 AM, ante el Centro Nacional de Conciliacion.

Resultado de la audiencia:

Al iniciar la diligencia el conciliador nos cedid la palabra, en la que manifestamos que la parte convocante no ha
presentado un reclamo formal ante la compafiia de seguros, por lo que los invitamos a realizarla, y les indicamos los
canales establecidos para ello.
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9/7/24, 1:31 p.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

El apoderado de los convocantes manifesté que, en ese sentido, se iba a realizar la reclamacién de manera formal ante
la compania de seguros.

Se suspendio la audiencia y se fijé como nueva fecha el: 05 DE JULIO DE 2022, 09:00 AM.

Adjunto constancia de aplazamiento.

Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la proxima audiencia de conformidad con la reclamacion
que presente la parte convocante.

Cordialmente,

Kevin Alexander Villarraga

Dependiente Judicial 310 7017150 - 315 5776200

(60) (2) 669 4075 - (60) (1) 743 6592

kvillarraga@gha.com.co

www.gha.com.co

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial
o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrdnico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al

ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe

manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del
correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contfained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the infended recipient
you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you

are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>

Enviado: lunes, 23 de mayo de 2022 15:40

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Laura Viviana Hernandez Castafieda <lhernandez@gha.com.co>;
Maria Camila Urrea Gil <murrea@gha.com.co>

Cc: Rivera Cruz Alexandra <ALERIVE@mapfre.com.co>; ALEXANDER LOPEZ LOPEZ <ALELOPE@mapfre.com.co>

Asunto: RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION // ZXH88E // 25 DE MAYO A LAS 10 AM AAS 150711552201944

Buenas tardes, Doctor(a).
Me permito informarle que ha sido designado(a) para representarnos en la presente audiencia de conciliacion prejudicial.
MIERCOLES 25 DE ABRIL alas 10:00 a.m.

Por favor confirmar su asistencia, invitar al tercero a presentar la reclamacién. Atencion DAM MAPFRE COLOMBIA
zzldambgta@mapfre.com.co

Cordial saludo,

Johanna Milena Aya Rodriguez
Abogada

Secretaria General

MAPFRE | COLOMBIA

Carrera 14 No. 96-34
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9/7/24, 1:31 p.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Teléfono (57 1) 650 33 00 Ext. 1328
Fax 650 34 00
jomiaya@mapfre.com.co

De: Notificaciones Judiciales MAPFRE Colombia <njudiciales@mapfre.com.co>

Enviado el: jueves, 19 de mayo de 2022 9:03 a. m.

Para: Aya Rodriguez Johanna Milena <JOMIAYA@mapfre.com.co>

CC: Rivera Cruz Alexandra <ALERIVE@mapfre.com.co>

Asunto: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION // ZXH88E // 25 DE MAYO A LAS 10 AM

Muy buen dia,

Estimada Abogada, Johanna Aya, le remito el presente correo, con ocasion a la citacion a la audiencia de la cual somos
parte y nos solicitan comparecer, el dia 25 del mes de Mayo del afio 2022 a las 10 am

Atentamente,

Zanya Pineda Molina
Judicante

Secretaria General
MAPFRE COLOMBIA
Carrera 14 # 96 — 34.
Bogota — Colombia.
300-4834438
Zpineda@mapfre.com.co

@ MAPFRE
PAPERLESSJ

MAPFRE contribuye ala conservacion del medic ambientes

De: Centro Nacional De Conciliacion Cali <centronaldeconciliacionca@cnc.com.co>
Enviado el: miércoles, 18 de mayo de 2022 12:17 p. m.

Para: Notificaciones Judiciales MAPFRE Colombia <njudiciales@mapfre.com.co>
CC: correo@certificado.4-72.com.co

Asunto: Notificacion Audiencia de conciliacién expediente CA-036235

Conforme al Decreto 491 de 2020 emitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Centro Nacional de Conciliacidn del
transporte de Cali le traslada la siguiente citacion en archivo adjunto.
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9/7/24, 1:31 p.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

***DISCLAIMER***

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales,
y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error, o tiene
conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor comunicarnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a
destruirlo o borrarlo. Cualquier utilizacion, reproduccion, alteracion, archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y
archivos anexos, podra ser considerado ilegal. El presente mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y
1581 de 2012 y demas normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo relacionado con este tema.

**F*DISCLAIMER***

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se
dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error, o tiene conocimiento
del mismo por cualquier motivo, por favor comunicarnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo.
Cualquier utilizacién, reproduccidn, alteracion, archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos anexos, podra ser
considerado ilegal. El presente mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y demas normas que
adicionen, modifiquen o deroguen lo relacionado con este tema.

**F*DISCLAIMER***

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se
dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error, o tiene conocimiento
del mismo por cualquier motivo, por favor comunicarnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo.
Cualquier utilizacién, reproduccidn, alteracidn, archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos anexos, podra ser
considerado ilegal. El presente mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y demds normas que
adicionen, modifiquen o deroguen lo relacionado con este tema.
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