9/7/24, 14:10 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

RV: AUTORIZACION DINERO S 101933235

Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Lun 08/07/2024 19:16

Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC:Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>;Ana Maria Bar6n Mendoza <abaron@gha.com.co>;Marlyn Katherine
Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>

Equipo CAD:
Por favor cargar este hilo de correos al caso STIVEN VELA.

Mil gracias.
Cordialmente,

Maria Camila Agudelo

Coordinadora Derecho Privado Bogotéa y Centro

Email: mcagudelo@gha.com.co | 318 380 0187
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccidn, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQINDkwMS04ODVhLTZjZjU5YFIYmM1ZgAQAB9S %2BHqfGyxDsIPJiAk9xjQ%3D

13


http://gha.com.co/
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA

9/7/24, 14:10 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

De: Cupasachoa Herrera, Yuli (ALLIANZ COLOMBIA) <yuli.cupasachoa@allianz.co>

Enviado: lunes, 8 de julio de 2024 11:36

Para: Marlyn Katherine Rodriguez Rincédn <mkrodriguez@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muiioz Nieves
<dmunoz@gha.com.co>; Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz
<mcagudelo@gha.com.co>

Asunto: AUTORIZACION DINERO S 101933235

Internal

Buen dia.

SINIESTRO 101933235

RAMO: RCE lesiones

ANO: 2021

INCURRIDO 348.855.168

INTERVINIENTE: Brayan Stiven Vela Ramirez (Victima
COBERTURA: Temporal

HECHOS: accidente de transito el 27 de mayo de 2021, entre Brayan Stiven Vela conductor de la
motocicleta de placas TFY10E y el sefior Maicol Ricardo Varon Pea del vehiculo de placas GWN773.
Respecto a la responsabilidad esta es compartida en cuanto el vehiculo asegurado transitaba en
exceso de velocidad y es impactado por motocicleta que transitaba en sentido contrario, ocupando una
parte del carril del asegurado, lo anterior demostrado con el RAT e IPAT.

Considero hay concurrencia de culpas la cual, vale la pena debatir, asi las cosas, autorizo $350.000.000
pago a 15 dias habiles. Por favor, en audiencia se estan comunicando conmigo con el fin de, en caso
de no estar lejos de una contrapropuesta, aumentar el ofrecimiento.

Natalia Cupasachoa Herrera

Abogada Profesional Procesos Judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims y Transformacion.
Allianz Colombia. Bogota. Carrera 132 Nro. 29 -24

Re (+57) 3123943945

yuli.cupasachoa@allianz.co

Allianz @) ‘

Certificada

COLOMBLA

De: legisoffice@notificacioneslegis.com <|egisoffice @notificacioneslegis.com>
Enviado el: domingo, 7 de julio de 2024 4:51 p. m.

Para: Cupasachoa Herrera, Yuli (ALLIANZ COLOMBIA) <yuli.cupasachoa@allianz.co>
Asunto: Se ha compartido con usted la anotaciA®n AUTO FIJA FECHA AUD. INICIAL
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9/7/24, 14:10 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

Estimado(a) YULI NATALIA CUPASACHOA HERRERA

Datos de la anotacion
Caso: Brayan Stiven Vela Ramirez y Otros;2023-00107-00;GIRARDOT; 101933235
Consecutivo: APJ32134
Cliente: ALLIANZ SEGUROS S.A.
Titulo anotacion: AUTO FIJA FECHA AUD. INICIAL

Descripcion: Dra. se cargd auto que fija fecha de aud. inicial, a la hora de las 10:00 a.m. del dia
30 de julio de 2024; - Se necesita representante legal - Se sugiere conciliar, debido a la
contingencia PROBABLE del proceso.

Creada por: GUSTAVO HERRERA

Fecha creacion: 07/07/2024 4:50:48 p. m.
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