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RV: DOCUMENTOS PARA PAGO DEL VALOR CONCILIADO/RAD. 2021-00286

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Vie 08/03/2024 18:02
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;​Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>​

1 archivos adjuntos (12 KB)
Tirilla Digital - 56798070 - 2024-03-08.pdf;

Estimados compañeros, muy buenas tardes,   
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo y las piezas adjuntas. 
 
Muchas gracias, siempre cordial,

 

 

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>
Enviado: viernes, 8 de marzo de 2024 17:40
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Santiago
Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RV: DOCUMENTOS PARA PAGO DEL VALOR CONCILIADO/RAD. 2021-00286
 
Buenas tardes estimada Mónica, ante todo te deseo un feliz día de la mujer y espero que te encuentres
bien.
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No suele recibir correos electrónicos de felipe.villa.santander@vsabogados.co. Por qué esto es importante

Te remito en la cadena de correo la comunicación de apoderado de los demandantes refiriendo que el
día de hoy se realizaron los trámites para el envío de los documentos en físico a Cali.

Igualmente anexo el boucher de la empresa Coordinadora.

Atentamente,

 

 

DANIEL LOZANO VILLOTA

 

 

ABOGADO  

             DERECHO PRIVADO  

  +57 300 4437717  

  dlozano@gha.com.co  

 

 GHA.COM.CO  

 

 
 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Luis Felipe Villa Santander <felipe.villa.santander@vsabogados.co>
Enviado: viernes, 8 de marzo de 2024 14:24
Para: Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Asunto: Re: DOCUMENTOS PARA PAGO DEL VALOR CONCILIADO/RAD. 2021-00286
 

Dr. Daniel,

Buenas tardes,

En cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo conciliatorio en referencia,
comparto la remisión de los documentos físicos, los cuales han sido porteados el
día de hoy, a través de la empresa de mensajería Coordinadora, a la dirección
física suministrada para el efecto, en la ciudad de Cali. 
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El mié, 6 mar 2024 a la(s) 4:04 p.m., Daniel Lozano Villota (dlozano@gha.com.co) escribió:
Buenas tardes estimado Dr. Villa, espero se encuentre bien.

Me permito recordar por este medio los documentos requeridos para efectuar el pago de la suma
conciliada en el caso de la señora Celene Cabrera y otros contra Supertaxis:

-Copia de cédula de la señora Rosario del Socorro.
-La certificación bancaria de la señora Rosario no mayor a un mes. Conforme a lo manifestado el día
de ayer, debe corresponder a la cuenta de ahorros que tiene en Banco Popular.
-El acta de la diligencia.
-Una vez recibidos estos documentos, la compañía aseguradora los contactará al correo que usted me
señaló para enviar el formulario SARLAFT que debe ser diligenciado por la señora Rosario.

Los mencionados documentos deben ser enviados a la dirección Avenida 6ª Bis No.35N–100 Oficina
212 de la ciudad de Cali, al correo electrónico notificaciones@gha.com.co y a mi correo electrónico
dlozano@gha.com.co.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

 

 

DANIEL LOZANO VILLOTA

 

 

ABOGADO  

             DERECHO PRIVADO  

  +57 300 4437717  

  dlozano@gha.com.co  

 

 GHA.COM.CO  

 

 
 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se
encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la
información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por
favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited
by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
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