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RESPUESTA: : CONCEPTO VIABILIDAD COBRO DE COSTAS|| MARIA EUGENIA MENDOZA||
201500007|| PREVISORA|| LITISOFT 4213

Desde AARON JOSE ORTIZ GALVAN <aaron.ortiz@previsora.gov.co>
Fecha Lun 10/03/2025 16:35
Para Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

2 archivos adjuntos (394 KB)
76001333301320150000700_110_Autoresuelvea_AutoModifica20150000_0_20241129091847493_TAGrabarDetallereserva133773
614480534599.pdf; CONCEPTO -Viabilidad -Costas-N.pdf;

Moni.
 
Por favor cargar el correo en el litisoft.
 

 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: JASBLEYM BEJARANO <jasbleym.bejarano@previsora.gov.co>
Enviado el: lunes 10 de marzo de 2025 16:16
Para: AARON JOSE ORTIZ GALVAN <aaron.ortiz@previsora.gov.co>
CC: RODRIGO IGNACIO FRANCO <RODRIGO.FRANCO@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: RV: CONCEPTO VIABILIDAD COBRO DE COSTAS|| MARIA EUGENIA MENDOZA|| 201500007||
PREVISORA|| LITISOFT 4213

 
Buenos Días Aaron,
 
Luego de verificado el caso con el Dr. Rodrigo, es procedente la terminación de la gestión por la
inviabilidad del cobro de las costas procesales.
 
Cordialmente,
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DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: AARON JOSE ORTIZ GALVAN <aaron.ortiz@previsora.gov.co>
Enviado el: lunes 10 de marzo de 2025 8:19
Para: JASBLEYM BEJARANO <jasbleym.bejarano@previsora.gov.co>; RODRIGO IGNACIO FRANCO
<RODRIGO.FRANCO@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: CONCEPTO VIABILIDAD COBRO DE COSTAS|| MARIA EUGENIA MENDOZA|| 201500007|| PREVISORA||
LITISOFT 4213

 
Dres.
 
Muy buenos días.
 
Remito correo de no viabilidad de cobro de costas para su conocimiento e indiciaciones
 
 

 
 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: domingo 9 de marzo de 2025 19:00
Para: AARON JOSE ORTIZ GALVAN <aaron.ortiz@previsora.gov.co>
CC: informes@gha.com.co; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura
<nloaiza@gha.com.co>
Asunto: RV: CONCEPTO VIABILIDAD COBRO DE COSTAS|| MARIA EUGENIA MENDOZA|| 201500007||
PREVISORA|| LITISOFT 4213
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Apreciado Doctor Aaron buenas tardes

En el presente proceso se liquidaron costas a favor de la Previsora por valor de $514.010, 66.
De acuerdo con lo anterior, remito estudio de no viabilidad del cobro de estas.

Así las cosas, quedo atenta a las instrucciones de la compañía.

Cordial saludo.

 
 
 
 

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Edificio Calle 94a Carrera11A  # 94A-23 Of 201 |
+57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
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