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E Outlook

RV: [External] RV: REPORTE AUDIENCIA'Y SOLICITUD INSTRUCCIONES || ANTECEDENTES DEMANDA
ANA TERESA MALAVER

Desde Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Fecha Mié 09/10/2024 8:01
Para Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>

cC Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

Buenos dias estimados, reciban un cordial saludo,

Amablemente remito autorizacion de la compania. Realizaremos contrato de transaccién como indica la
compafiia o se materializara el acuerdo en la audiencia del 30 de octubre?

quedo atenta a sus valiosos comentarios.

cordialmente,
Mayerly Ayala Rivera

Abogada Junior
G I I Email: mayala@gha.com.co | 301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS  goyot4- Calle 69 # 4 - 48 OF 502 | +57 317 379 5688
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Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in
both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete
a copy of the mail as well as its attachments.

De: MARIBEL SANDOVAL VARON <maribel.sandoval.varon@bbva.com>

Enviado: martes, 8 de octubre de 2024 12:23

Para: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; DANIELA ALEJANDRA LOMBANA BURBANO
<danielaalejandra.lombana.contractor@bbva.com>; JUAN SEBASTIAN SASTRE QUINONEZ
<juansebastian.sastre@bbva.com>

Asunto: Re: [External] RV: REPORTE AUDIENCIA Y SOLICITUD INSTRUCCIONES || ANTECEDENTES DEMANDA ANA
TERESA MALAVER

Apreciados Doctores,

Confirmo lo conversado respecto de la autorizacion para celebrar una transaccion con la parte
demandante en los siguientes términos:

a) BBVA Seguros asumira el pago del valor de los saldos insolutos de las obligaciones ***8828 y
****1020, pago que se realizara a Banco BBVA con cargo a las obligaciones dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la fecha de firma de la transaccion.

b) BBVA Seguros pagara el valor asegurado de la péliza familia vital junto con intereses moratorios por
valor de $132.118.062 a los beneficiarios y porcentajes designados, pago que se realizara dentro de
los 20 dias habiles siguientes a la fecha de envio de Sarlaft, certificacién bancaria y copia de la cédula de
ciudadania.

Gracias y quedamos atentos a su confirmacion.

Cordial saludo,

MARIBEL SANDOVAL VARON

Secretaria General- BBVA Seguros - Legal Discipline Associate |
Tel 601-3471600

maribel.sandoval.varon@bbva.com

Cra. 9 # 72-21 Piso 8 Bogota - Colombia

El mar, 8 oct 2024 a las 9:54, Mayerly Ayala Rivera (<mayala@gha.com.co>) escribié:
Apreciada Dra Maribel, recibe un cordial saludo,

De conformidad con su solicitud, amablemente nos permitimos adjuntar correo mediante el cual la
compafiia nos asigné el proceso el pasado 02 de octubre del 2023. Recordamos que la compafiia fue
notificada de la demanda el 9 de agosto de 2023, por lo que el término para contestar la misma vencia el
11 de septiembre del 2023. Asi mismo, comparto nuevamente el informe de conciliacion.

Quedamos atentos ante cualquier duda y/o inquietud adicional.
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Cordialmente,
Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior
Email: mayala@gha.com.co | 301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited
by law. If you are the infended recipient you agree that the informatfion contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its atftachments.

De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Enviado: jueves, 3 de octubre de 2024 17:22

Para: MARIBEL SANDOVAL VARON <maribel.sandoval.varon@bbva.com>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; DANIELA ALEJANDRA LOMBANA BURBANO
<danielaalejandra.lombana.contractor@bbva.com>; JUAN SEBASTIAN SASTRE QUINONEZ
<juansebastian.sastre@bbva.com>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Asunto: RV: REPORTE AUDIENCIA Y SOLICITUD INSTRUCCIONES | | ANTECEDENTES DEMANDA ANA TERESA
MALAVER

Apreciada Dra Maribel, reciba un cordial saludo,

Amablemente nos permitimos informar que, el apoderado de la parte demandante acepto que el pago se
hiciera de la siguiente forma:
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e $246.050.000 directamente al Banco, teniendo en cuenta el saldo insoluto de las obligaciones
*#48828 y ***1020 a septiembre 2024.

e $132.118.062 en favor de la parte demandante, correspondientes al Seguro Familia Vital y sus
intereses.

Para un total de $378.168.062. Asi pues, quedamos atentos a sus valiosos comentarios e instrucciones
sobre el particular.

Cordialmente,
Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior
Email: mayala@gha.com.co | 301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribuciéon, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacion contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited
by law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Enviado: viernes, 20 de septiembre de 2024 11:21

Para: MARIBEL SANDOVAL VARON <maribel.sandoval.varon@bbva.com>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; JUAN SEBASTIAN SASTRE QUINONEZ
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<juansebastian.sastre@bbva.com>; DANIELA ALEJANDRA LOMBANA BURBANO
<danielaalejandra.lombana.contractor@bbva.com>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Daisy
Carolina Lopez Romero <dclopez@gha.com.co>

Asunto: RV: REPORTE AUDIENCIA Y SOLICITUD INSTRUCCIONES | | ANTECEDENTES DEMANDA ANA TERESA
MALAVER

Apreciada Dra Maribel, reciba un cordial saludo,

Amablemente nos permitimos informar que, el apoderado de la parte demandante baj6 su propuesta de
500millones de pesos a 460millones. Cabe resaltar que, de los $460.000.000 de pesos debera cancelarse al
Banco la suma de $246.050.000 teniendo en cuenta el saldo insoluto de las obligaciones a septiembre 2024
y el restante de $213.950.000 en favor de la parte demandante.

Asi pues, quedamos atentos a sus valiosos comentarios e instrucciones sobre el particular.

Cordialmente,
Mayerly Ayala Rivera

Abogada Junior
Email: mayala@gha.com.co | 301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited
by law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and
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sender and delete a copy of the mail as well as its atftachments.
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Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 18 de septiembre de 2024 7:55

Para: JUAN SEBASTIAN SASTRE QUINONEZ <juansebastian.sastre@bbva.com>; MARIBEL SANDOVAL VARON
<maribel.sandoval.varon@bbva.com>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; DANIELA ALEJANDRA LOMBANA BURBANO
<danielaalejandra.lombana.contractor@bbva.com>; Daisy Carolina Lépez Romero <dclopez@gha.com.co>;

Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: RV: REPORTE AUDIENCIA Y SOLICITUD INSTRUCCIONES || ANTECEDENTES DEMANDA ANA TERESA
MALAVER

Estimados reciban un atento saludo:

Comedidamente remitimos la siguiente informacién respecto al caso que se identifica a continuacién:

1.

RAD: 2023-00285

Demandantes: Ana Teresa Malaver De Chaparro - Carmen Elizabeth Chaparro Malaver - Goria
Amparo Chaparro Malaver

Demandado: BBVA Seguros de Vida S.A. - Banco BBVA Colombia S.A

Juzgado: 35 civil del circuito de Bogota

Audiencia: El 17 de septiembre de 2024 se llev6 a cabo la audiencia concentrada, en ella se surti6 la

etapa de conciliacién en donde la parte demandante solicité un valor de $500.000.000 para cerrar el asunto,
los cuales indico se pagarian asi: $244.703.000 por el saldo actual de los créditos de leasing y consumo
adquiridos por el sefior Indalecio Fredy y $255.297.000 para los demandantes por el valor del seguro
familia vital y algunos intereses moratorios. Asi las cosas, de comun acuerdo entre las partes se solicité la
suspensidon del proceso hasta las 9: 00 am del 30 de octubre de 2024, por ende, el proceso se reanudara con
la audiencia prevista para esa misma fecha a partir de las 9:01 am en donde se espera agotar la conciliacién.

2.

La liquidacion objetiva de las pretensiones asciende a: $ 750.873.345

Seguro De Vida Deudores Nimero 056072000209 vinculado al crédito de consumo ***1020

Saldo a 25 de mayo de 2021: $51.612.000
Intereses de mora desde el 16 de julio de 2021 al 17 de agosto de 2024: $49.173.098
Total: $100.785.098

Seguro De Vida Deudores Numero 052852000133 vinculado al Leasing **8828

Saldo a 25 de mayo de 2021: $265.607.000
Intereses de mora desde el 16 de julio de 2021 hasta el 17 de agosto de 2024: $253.055.862
Total: $518.662.862

Seguro Familia Vital V2 Nimero 00130944052292250058

Valor asegurado: $70.000.000
Intereses desde el 12 de noviembre de 2021 hasta el 17 de agosto de 2024: $61.425.385
Total: $131.425.385

GRAN TOTAL: $750.873.345

Del total anterior se deberia pagar al Banco y a los demandantes de la siguiente forma:

AL BANCO BBVA: $246.050.000

Lo anterior teniendo en cuenta el saldo insoluto de las obligaciones a septiembre 2024

OBLIGACION ***8828
Saldo a la fecha: $230.189.000

OBLIGACION **¥1020
Saldo a la fecha: $15.861.000
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Total: $246.050.000
. A LOS DEMANDANTES: 504.823.344

Corresponde al remanente, es decir la diferencia entre el valor de los créditos a fecha de siniestro, mas el
valor asegurado en la péliza familia vital, mas los intereses moratorios, menos el valor que se debe pagar al

Banco.
3. Datos sobre el litigio
1. (Cuando se perfeccionaron los seguros?

. Seguro De Vida Deudores Niumero 052852000133 vinculado al Leasing **8828

Fecha de inclusién en el seguro 23 de octubre de 2020

. Seguro De Vida Deudores Nimero 056072000209 vinculado al crédito de consumo ***1020
Fecha de inclusién en el seguro 26 octubre de 2020

. Seguro Familia vital V2 Nimero 00130944052292250058

Fecha de expedicion 16 de octubre de 2020

Vigencia: 16/10/2020 Hasta 16/10/2021

2. Fallecimiento del asegurado: 25 de mayo de 2021

3. Fecha del reclamo: Seguros deudor vinculados a la obligaciones de consumo **1020 y leasing 8828
el 16 de junio de 2021 y para el seguro familia vital el 12 de octubre de 2021.
4. Fecha de objecion: Para los Seguros deudor vinculados a las obligaciones de consumo **1020 y

leasing 8828 el 21 de julio de 2021 y para el seguro familia vital el 25 de octubre de 2021.
Fecha de la solicitud de conciliacién: 11 de abril de 2023

Fecha de la constancia de no acuerdo: 15 de junio de 2023

Fecha de presentacion de la demanda: 17 de julio de 2023

Fecha del auto admisorio de la demanda: 8 de agosto de 2023

. Notificacion de la demanda a la aseguradora: 9 de agosto de 2023

0. Fecha de asignacion a GHA: 2 de octubre de 2023

1. Legitimacion en la causa por activa:

“ui

RO ®No

La sefiora Ana Teresa Malaver solicita el pago de los seguros vida deudor vinculados a las obligaciones de
consumo **1020 y leasing 8828, lo anterior en su calidad de madre del asegurado y unica heredera, lo
anterior se acredité mediante el registro civil de nacimiento y la Escritura ptblica 3500 del 30 de diciembre
de 2021 de la Notaria 54 del Circulo de Bogota por la cual se liquid6 la sucesion del sefior Indalecio Fredy
Chaparro Malaver y se adjudicé a la sefiora Ana Teresa como unica heredera todos los bienes y obligaciones
del causante. Aunado a ello, reclama el 34% del valor asegurado en la pdliza familia vital, puesto que ostenta
la calidad de beneficiaria expresamente designada.

Respecto a las demandantes Carmen y Gloria Amparo Chaparro Malaver, aquellas reclaman cada una el 33%
del valor asegurado en la poéliza familia vital, puesto que en la solicitud de seguro fueron designadas como
beneficiarias.

Asi pues, quedamos atentos frente a cualquier inquietud y las directrices para la proxima diligencia.

Cordialmente,
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Mayerly Ayala Rivera

Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co | 301 394 2039
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proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited
by law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and
managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the
sender and delete a copy of the mail as well as its attfachments.

De: JUAN SEBASTIAN SASTRE QUINONEZ <juansebastian.sastre@bbva.com>

Enviado: martes, 17 de septiembre de 2024 10:35

Para: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Cc: MARIBEL SANDOVAL VARON <maribel.sandoval.varon@bbva.com>; Mayerly Ayala Rivera
<mayala@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; DANIELA ALEJANDRA LOMBANA BURBANO
<danielaalejandra.lombana.contractor@bbva.com>

Asunto: ANTECEDENTES DEMANDA ANA TERESA MALAVER

Estimado Dr Santiago, cordial saludo.

De manera atenta y de acuerdo a lo conversado el dia de ayer, me permito allegar en el presente
asunto certificado con el movimiento de primas de las polizas Vida grupo deudores y Familia vital
adquiridas en vida por el sefior Freddy Indalecio Chaparro Malaver, asi como el certificado de
vigencia de las mismas.

De igual manera a continuacién me permito relacionar los saldos de las obligaciones financieras:

OBLIGACION ***8828
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9/10/24, 9:50 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

Saldo a fecha siniestro: $265.607.000
Saldo a la fecha: $230.189.000

OBLIGACION ***1020
Saldo a fecha siniestro: $51.612.000

Saldo a la fecha: $15.861.000
Muchas gracias y quedo atenta a tus comentarios.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIAN SASTRE QUINONEZ
BBVA Seguros - Legal Discipline Associate Il
juansebastian.sastre@bbva.com

En BBVA respetamos la desconexion digital.

Si has recibido este correo electronico fuera de tu horario laboral, no sientas la obligacién de contestar ahora.
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