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RV: ACUERDO CONCILIATORIO ||REDELEX 539569||2022-00213, ROBER TULIO BONILLA GUAZA - NANCY VIVIANA DAZA HOLGUIN vs HDI - LUIS
HERNANDO RESTREPO - HAROLD MAURICIO VALDERRUTEN VANDER

Desde Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Fecha Mié 18/09/2024 14:42
Para Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
CC Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

Estimada Dar, recibe un cordial saludo,

Amablemente remito comprobante de pago para tu conocimiento.

Cordialmente, 

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
Enviado: miércoles, 18 de septiembre de 2024 14:17
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Asunto: RV: ACUERDO CONCILIATORIO ||REDELEX 539569||2022-00213, ROBER TULIO BONILLA GUAZA - NANCY VIVIANA DAZA HOLGUIN vs HDI - LUIS HERNANDO RESTREPO -
HAROLD MAURICIO VALDERRUTEN VANDER
 
PTI
 
De: Tesoreria.Soportes <tesoreria.soportes@hdi.com.co>
Enviado el: miércoles, 18 de septiembre de 2024 2:01 p. m.
Para: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>; Tesoreria.Soportes <tesoreria.soportes@hdi.com.co>
Asunto: RE: ACUERDO CONCILIATORIO ||REDELEX 539569||2022-00213, ROBER TULIO BONILLA GUAZA - NANCY VIVIANA DAZA HOLGUIN vs HDI - LUIS HERNANDO RESTREPO -
HAROLD MAURICIO VALDERRUTEN VANDER
 
Buenas tardes
 
Se adjuntan
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De: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
Enviado el: martes, 17 de septiembre de 2024 5:14 p. m.
Para: Tesoreria.Soportes <tesoreria.soportes@hdi.com.co>
Asunto: RV: ACUERDO CONCILIATORIO ||REDELEX 539569||2022-00213, ROBER TULIO BONILLA GUAZA - NANCY VIVIANA DAZA HOLGUIN vs HDI - LUIS HERNANDO RESTREPO -
HAROLD MAURICIO VALDERRUTEN VANDER
 
Buenas tardes, por favor me ayudan con los siguientes soportes de pago.
 
Beneficiario: Juan Sebastian Acevedo Vargas CC 14836418
OP 100,020,349
Fecha de pago: 29 de agosto de 2024
 
Beneficiario de pago: Robertulio Bonillo Guaza CC 16834091
OP 100,020,348
Fecha de pago: 29 de agosto de 2024
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Quedo atenta.
 
 

 

  Andrea Sierra Amado

  Abogada Especialista de Procesos Judiciales

    Oficina Principal I Calle 72 No. 10 – 07 I Bogotá,Colombia

     Horario de atención: L/J 7:30 a.m. - 5:00 p.m. y V 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

      andrea.sierra@hdi.com.co

      www.hdi.com.co

 
 
 
De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado el: martes, 17 de septiembre de 2024 5:04 p. m.
Para: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: ACUERDO CONCILIATORIO ||REDELEX 539569||2022-00213, ROBER TULIO BONILLA GUAZA - NANCY VIVIANA DAZA HOLGUIN vs HDI - LUIS HERNANDO RESTREPO -
HAROLD MAURICIO VALDERRUTEN VANDER
 
Estimada Andrea, recibe un cordial saludo, 
 
Amablemente nos permitimos solicitar confirmació n de si la compañ ía ya cuenta con el respectivo soporte de pago, esto con el fin de acreditar el cumplimiento ante el
Despacho.
 
Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.
 
Cordialmente, 
 

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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De: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
Enviado: miércoles, 28 de agosto de 2024 11:19
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: ACUERDO CONCILIATORIO ||REDELEX 539569||2022-00213, ROBER TULIO BONILLA GUAZA - NANCY VIVIANA DAZA HOLGUIN vs HDI - LUIS HERNANDO RESTREPO -
HAROLD MAURICIO VALDERRUTEN VANDER
 
Buenos días Mayerly, confirmamos que hoy hemos iniciado el trámite para pago de la conciliación de asunto.
 
Cordialmente,
 
 

 

  Andrea Sierra Amado

  Abogada Especialista de Procesos Judiciales

    Oficina Principal I Calle 72 No. 10 – 07 I Bogotá,Colombia

     Horario de atención: L/J 7:30 a.m. - 5:00 p.m. y V 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

      andrea.sierra@hdi.com.co

      www.hdi.com.co

 
 
 
 
De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 28 de agosto de 2024 8:08 a. m.
Para: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: ACUERDO CONCILIATORIO ||REDELEX 539569||2022-00213, ROBER TULIO BONILLA GUAZA - NANCY VIVIANA DAZA HOLGUIN vs HDI - LUIS HERNANDO RESTREPO -
HAROLD MAURICIO VALDERRUTEN VANDER
 
Estimada Andrea, recibe un cordial saludo, 
 
Amablemente nos permitimos informar que, los documentos solicitados para el pago se encuentran debidamente cargados en Redelex para su conocimiento y tramite
pertinente. Así pues, informamos que la fecha limite para el pago fenece el día 23 de septiembre del 2024, por lo que agradecemos confirmar una vez se efectú e el
pago o en su defecto remitir el respectivo comprobante de pago con el fin de acreditar el cumplimiento ante el despacho.
 
Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.
 
Cordialmente, 
 
 

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
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confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
 

De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado: jueves, 15 de agosto de 2024 16:47
Para: Sierra Amado,Andrea <andrea.sierra@hdi.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Asunto: RV: ACUERDO CONCILIATORIO ||REDELEX 539569||2022-00213, ROBER TULIO BONILLA GUAZA - NANCY VIVIANA DAZA HOLGUIN vs HDI - LUIS HERNANDO RESTREPO -
HAROLD MAURICIO VALDERRUTEN VANDER
 
Apreciada Andrea, recibe un cordial saludo,

 

Amablemente nos permitimos informar que, el 14 de agosto de 2024, se llevó  a cabo la audiencia de que trata el artículo 372 del CGP dentro del proceso de la referencia
en donde se surtieron las siguientes etapas:

·                 Una vez verificada la comparecencia de las partes, se dio inicio a la etapa de conciliació n en la cual la RL de la compañ ía informó  la existencia de un
acuerdo previo alcanzado el cual no pudo ser perfeccionado ú nicamente por un inconveniente en el trámite de la obtenció n de firmas.

·         Acto seguido, se nos concede la palabra, quien refiere el acuerdo alcanzado conforme a los siguientes té rminos:
1.             Se acordó  el pago de $70.000.000, de los cuales $27.500.000 serán consignados a la cuenta del abogado de la parte demandante, y los $42.500.000

restantes serán consignados a la cuenta del señ or Rober Tulio Bonilla.
2.       El pago se realizará  en un té rmino de 20 días contados a partir de la recepció n de los documentos en medio físico y electró nico.
3.       Se refiere el nú mero de cuentas de ahorro contenidas en el contrato de transacció n previamente realizado a las cuales se realizará  el pago.
4.             Posteriormente se da la palabra a la parte demandante quien expresa de viva voz estar de acuerdo con los té rminos expresados precisando que la

cuenta de ahorros a nombre del señ or Rober Tulio Bonilla es diferente, la cual se especifica en audiencia.

Así pues, el Juzgado aprueba la conciliació n, ordena el levantamiento de medidas cautelares y da por terminado el proceso.

Una vez la parte demandante allegue la respectiva documentació n lo estaremos informando, con el fin de contabilizar el respectivo té rmino para el pago.

 

Cordialmente,

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 29 de mayo de 2024 9:15
Para: Sierra Amado,Andrea <andrea.sierra@hdi.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: Proceso No:539569|Radicación:76001310300220220021300- CONTRAOFERTA?
 
Estimada Andrea, recibe un cordial saludo, 
 
Amablemente confirmo que ya que encuentran las gestiones realizadas actualizadas en Redelex. 
 
Quedamos atentos ante cualquier duda y/o requerimiento. 
 
Cordialmente, 
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Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
Enviado: miércoles, 29 de mayo de 2024 8:40
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: Proceso No:539569|Radicación:76001310300220220021300- CONTRAOFERTA?
 
 
Estimada Mayerly, buenos días, espero que te encuentres bien.
 
Agradezco me confirmes la posición del demandante frente al ofrecimiento autorizado el día 14 de mayo.

 
Les agradezco actualizar las gestiones en el campo de actividades.
 
Quedo atenta.
 
 

 

Andrea Sierra Amado  
 Abogada Especialista en Procesos Judiciales
 
    Oficina Principal I Cra. 7 No. 72 – 13 I Bogotá,Colombia
     Cel: 3182856694
     andrea.sierra@hdi.com.co
     www.hdi.com.co

 
 
 
De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado el: martes, 16 de abril de 2024 5:50 p. m.
Para: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: Proceso No:539569|Radicación:76001310300220220021300
 
Estimada Andrea, recibe un cordial saludo, 
 
Amablemente confirmo que se suscribió  un desistimiento por parte del conductor del vehiculo lesionado, más no del asegurado. Adjunto constancia del mismo, el cual
reposa en los anexos de nuestra contestació n. 
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Cordialmente, 

 

 MAYERLY AYALA RIVERA

 

 
ABOGADA JUNIOR

             ÁREA INFORMES

  +57 301 394 2039

  mayala@gha.com.co 

 

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
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De: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
Enviado: martes, 16 de abril de 2024 17:15
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: Proceso No:539569|Radicación:76001310300220220021300
 
Estimada Mayerly, buenas tardes, en este caso veo que el conductor asegurado suscribió un acuerdo, conocemos el monto por el cual conciliaron?
 
Quedo atenta.
 
  Andrea Sierra Amado  

 Abogada Especialista en Procesos Judiciales
 
    Oficina Principal I Cra. 7 No. 72 – 13 I Bogotá,Colombia
     Cel: 3182856694
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     andrea.sierra@hdi.com.co
     www.hdi.com.co

 
 
 
 
De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado el: martes, 16 de abril de 2024 11:25 a. m.
Para: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: Proceso No:539569|Radicación:76001310300220220021300
 
Apreciada Andrea, recibe un cordial saludo, 
 
Amablemente confirmo cargue del FPC en Redelex.
 
Cordialmente, 

 

 MAYERLY AYALA RIVERA

 

 
ABOGADA JUNIOR

             ÁREA INFORMES

  +57 301 394 2039

  mayala@gha.com.co 

 

 GHA.COM.CO
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Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
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De: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
Enviado: viernes, 12 de abril de 2024 12:59
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Asunto: Proceso No:539569|Radicación:76001310300220220021300
 
Estimada Mayerly, buenas tardes, por favor me ayudas cargando el FPC en el proceso del asunto.
 
Quedo atenta.
 
 
 

 

Andrea Sierra Amado  
 Abogada Especialista en Procesos Judiciales
 
    Oficina Principal I Cra. 7 No. 72 – 13 I Bogotá,Colombia
     Cel: 3182856694
     andrea.sierra@hdi.com.co
     www.hdi.com.co
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cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por
favor borre el correo de su computador e informe al remitente sobre el error en el envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar posibles virus
u otros defectos informáticos que pueda tener este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños derivados
del uso de este mensaje.
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