
4/12/23, 16:42 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQtNDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFlYmM1ZgAQABczJQAjPGRIo6rJ0Kxb%2FVo… 1/5

RV: - FALLIDA - INFORME AUDIENCIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 CTE PEDRO EMILIO
ALVAREZ PEDRAZA CDO: COOTRANSMAGDALENA Y LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES O.C. Citación Audiencia Conciliación- Solicitud 6103 RAD E 2023 - 53137

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Mié 29/11/2023 0:20
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

1 archivos adjuntos (98 KB)
6103-Constancia no acuerdo.pdf;

CARGAR SOLAMENTE EL CORREO 15390 

De: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Enviado: martes, 28 de noviembre de 2023 18:51
Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves
<dmunoz@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza
<abaron@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Laura Mariana Orozco <lorozco@gha.com.co>
Asunto: - FALLIDA - INFORME AUDIENCIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 CTE PEDRO EMILIO ALVAREZ PEDRAZA CDO:
COOTRANSMAGDALENA Y LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. Citación Audiencia Conciliación- Solicitud 6103
RAD E 2023 - 53137
 
Estimados Doctores:
Reciban un cordial saludo.
 
Comedidamente nos permitimos informar sobre el desarrollo de la audiencia de conciliación llevada a
cabo en el Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación el día 17 de noviembre de
2023 a las 8:30 a.m., convocada por Pedro Emilio Álvarez Pedraza. 
 
En la diligencia se surtieron las siguientes etapas:

La parte convocante expresó los fundamentos fácticos de sus pretensiones de acuerdo con lo
mencionado en audiencia anterior. 
Teniendo en cuenta las instrucciones remitidas por la compañía se expresó la falta de ánimo
conciliatorio. 
En virtud de lo anterior, se procedió a levantar constancia de no acuerdo.

Se adjunta  constancia de no acuerdo. 

Quedo atento a cualquier inquietud.

Mil gracias. 
 
Atentamente, 
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JUAN DAVID VERGARA MELO 

 

ABOGADO JR.

             DERECHO PRIVADO

  +57 3057496064

  jvergara@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o

no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser

destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de

manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como

de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: martes, 28 de noviembre de 2023 11:29
Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Cc: John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD REPORTE DE AUDIENCIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023CONFIRMACIÓN DISPONIBILIDAD. CTE
PEDRO EMILIO ALVAREZ PEDRAZA CDO: COOTRANSMAGDALENA Y LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.
Citación Audiencia Conciliación- Solicitud 6103 RAD E 2023 - 53137
 
Buenos dias Juan,

Por favor remitir el reporte de la audiencia.

Cordialmente,

De: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Enviado: lunes, 18 de septiembre de 2023 7:30
Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; CAD GHA
<cad@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza
<abaron@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: CONFIRMACIÓN DISPONIBILIDAD. CTE PEDRO EMILIO ALVAREZ PEDRAZA CDO: COOTRANSMAGDALENA Y
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. Citación Audiencia Conciliación- Solicitud 6103 RAD E 2023 - 531379
PLACA: TAX-603
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Apreciada Dra. Angela. 

Cordial saludo, 
 
Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para asistir
a la audiencia de conciliación del asunto de la referencia, la cual se llevará a cabo de manera
virtual, el día 17 de noviembre de 2023, a las 08:30 a.m.  en el Centro de Conciliación de la
Procuraduría General de la Nación. 

Los hechos de la solicitud de conciliación refieren a un accidente de tránsito, ocurrido el pasado 06
de enero del 2021, en el que Giovanny Andrés Blanco Ballesteros, 
se movilizaba como conductor del vehículo de placas DUV 187, de propiedad del señor Pedro
Emilio Álvarez Pedraza. Se expone en la solicitud de conciliación que el vehículo de placas DUV
187 fue embestido por un vehículo tipo bus de Cootransmagdalena de placas TAX 603.
 
De acuerdo con el IPAT No. 01205409 del 06 de enero del 2021 se estableció como hipótesis la
103 que corresponde la "adelantar cerrando" imputable al vehículo de placas TAX 603. De igual
forma se registró dentro de las observaciones "según el vehículo del conductor del vehículo 1, el
vehículo 2 buseta afiliado a la empresa Cootransmagdalena de placas TAX 603 lo golpea la buseta
al intentar sobrepasar otro vehículo. El vehículo no se dibuja en el bosquejo topográfico ya que la
buseta se fuga y el vehículo 1 no quedó en el PPI". 

La parte convocante pretende el reconocimiento de $4'274.400, por concepto de perjuicios
materiales e inmateriales, discriminados de la siguiente manera: 
 
-Daño emergente. $ 3.835.048
-Lucro cesante. $439.352
 
Frente al particular es preciso señalar que la solicitud de conciliación es presentada por Pedro
Emilio Álvarez Pedraza (propietario del vehículo de placas DUV - 187) 
 
Finalmente, solicitamos el favor nos envíen la póliza y su condicionado, la reclamación presentada
ante la compañía y su correspondiente respuesta, y  los  demás  antecedentes  que tenga la
Compañía del siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del caso. 

Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia. 

Cordialmente, 

 

 

JUAN DAVID VERGARA MELO 

 

ABOGADO JR.

             DERECHO PRIVADO

  +57 3057496064

  jvergara@gha.com.co

 GHA.COM.CO
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o

no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser

destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de

manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como

de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: viernes, 15 de septiembre de 2023 19:02
Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Asunto: RV: Citación Audiencia Conciliación- Solicitud 6103 PLACA: TAX-603
 
Cordial saludo
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial
citada para el 17 de noviembre de 2023, a las 8:30 hras, (según el documento adjunto), agradezco me
pueda confirmar su disponibilidad para la atención de la misma
 
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido   inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop
Enviado el: jueves, 14 de septiembre de 2023 3:58 p. m.
Para: audiencias audiencias@laequidadseguros.coop
Asunto: RV: Citación Audiencia Conciliación- Solicitud 6103

mailto:audiencias@laequidadseguros.coop
mailto:Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop
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PSC

De: Elvira Varon Mantilla <evaron@procuraduria.gov.co>
Enviado: jueves, 14 de septiembre de 2023 12:35 p. m.
Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Cc: juridicagmabogados@gmail.com <juridicagmabogados@gmail.com>
Asunto: Citación Audiencia Conciliación- Solicitud 6103
 
Cordial saludo:
 
Me permito informarle que ha sido convocado dentro del presente trámite conciliatorio a la
audiencia de conciliación que se llevará a cabo el 17 de noviembre de 2023 a las 8:30am,
para lo cual le allego la solicitud de conciliación y el link de ingreso a la audiencia.
 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzVmNjJmMjEtZDhlZi00NjRiLTg4YmItYzcyOTFkNGUxNDBm%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fcb47a6d-46c6-4bf3-b119-
d927900ffc19%22%2c%22Oid%22%3a%229eeb2a95-fa4e-4423-a54c-9db4b0f5bcb4%22%7d
 
 

Join conversation
teams.microsoft.com

 
Cordialmente,
 
Elvira Varón Mantilla
Conciliadora Centro de Conciliación
Procuraduría General de la Nación en Bucaramanga
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