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De: Andrés Mauricio Paque Cárdenas <apaquec@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 18 de noviembre de 2024 14:51
Para: Juzgado 02 Administrativo - Valle del Cauca - Cali <adm02cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Asunto: RV: C24-52673 RV: COMPROBANTE PAGO DE PERICIA|| 202100130|| MCGC
 
Cordial saludo,

Remito constancia de que el correo recibido, fue radicado en el aplicativo denominado SAMAI proceso judicial.
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Señor usuario:  Ya está habilitada la ventanilla digital en la plataforma SAMAI para los Juzgados Administrativo
de Cali,  por ese canal puede remitir sus memoriales y tendrá de manera inmediata una constancia de
radicación.

Por favor utilizar un solo canal para el envío de sus memoriales.  

Se remite enlace. https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/

Por favor no responda a este correo, este email solamente es para dar respuesta a radicación de
correspondencia.

Comuníquese con nosotros al email of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Atentamente,  
 

ANDRES MAURICIO PAQUE CÁRDENAS
Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos de Cali 
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca. 

De: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Valle del Cauca - Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 18 de noviembre de 2024 11:31
Para: Andrés Mauricio Paque Cárdenas <apaquec@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: C24-52673 RV: COMPROBANTE PAGO DE PERICIA|| 202100130|| MCGC
 

NATHALIA CORRALES PATIÑO 
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ÁREA DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 
Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos de Cali
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: lunes, 18 de noviembre de 2024 11:18
Para: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Valle del Cauca - Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: COMPROBANTE PAGO DE PERICIA|| 202100130|| MCGC
 
Señores 
 
 
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI
E.            S.              D. 
  
DEMANDANTE:     DIEGO AMABLE MAFLA CHAPARRO Y OTROS
DEMANDADOS:    NACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONAL 
RADICACIÓN:        76001333300220210013000
 
  
REF: COMPROBANTE PAGO DE PERICIA.
  
GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad y vecino de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
19.395.114 de Bogotá, D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del C.S. de
la J., actuando en mi calidad de apoderado general de SURA, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, GERONA,
adjunto comprobante de pago de pericia. Con el fin de acreditar cumplimiento al Despacho.
 
 
De antemano, mil gracias.
  
  
 
Cordialmente, 
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