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Estimada Moni, muy buenas tardes, 

Amablemente remito para tu conocimiento y reporte a la Compañía el análisis sobre la viabilidad de realizar el cobro de las costas procesales. Al no advertirse
capacidad económica en los demandantes vencidos, no se estima viable proceder con el cobro. 

Muchas gracias, siempre cordial, 

 

 

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 13 de marzo de 2024 11:53
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: RE: ASIGNACIÓN ANÁLISIS VIABILIDAD COBRO DE COSTAS || RV: AUTO QUE APRUEBA LIQUIDACION DE COSTAS / LUIS ARTURO CASTAÑO Y OTROS / CLIENTE: SBS
SEGUROS COLOMBIA S.A. / 2020-00064 / No. CASE 15704
 
Buenos días, estimada doctora:
 
Respecto a la viabilidad de cobro a favor de SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. en este proceso, es necesario tener en cuenta en que, de conformidad con la
liquidación de costas, el valor que corresponde a cargo de los dos demandantes asciende a $4.600.000, de los cuales se reconoce a favor de SBS la suma de
$1.533.333. 

Sobre el particular, debe señalarse que en el expediente no se encuentran documentos que señalen la fecha de expedición de las cédulas de los demandantes
pues no se adjuntaron con el escrito de demanda, subsanación y/o poder , razón por la cual no se pudo acceder a la información del RUAF. 

Ahora bien, de acuerdo a la información de encontrada de las demandantes en  ADRES, SISBÉN, Supernotariado y en el Registro de Garantías Mobiliarias se
verifica que:

1. El señor LUIS ARTURO CASTAÑO ARANGO  no cuenta con inmuebles así como tampoco tiene garantías mobiliarias a su nombre. Sin embargo, se
encuentra en el régimen subsidiado de salud y se encuentra en el grupo C1 de Sisbén -población en riesgo de caer en pobreza- :
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2. La señora ANADELIA OBANDO BERMUDEZ no cuenta con inmuebles así como tampoco tiene garantías mobiliarias a su nombre. Sin embargo, se
encuentra en el régimen contributivo de salud en calidad de subsidiada y  se encuentra en el grupo C1 de Sisbén -población en riesgo de caer en pobreza-
:
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Dado lo expuesto, se estima inviable el cobro de las costas procesales en este caso, pues si bien la suma no es significativa, no se cuenta con información
sobre la existencia de fuente de ingresos de los demandantes que permitan respaldar la obligación. 

Adjunto a este correo los documentos mencionados.
 

Cordialmente,
 

 

MARIANA RUBIO SANDOVAL

 

             JUDICANTE AUXILIAR JURÍDICO

  +57 304 396 5254 

  mrubio@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: jueves, 7 de marzo de 2024 11:45 a. m.
Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Aura Maria Coral Guerra <acoral@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar
<mtorres@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>
Asunto: ASIGNACIÓN ANÁLISIS VIABILIDAD COBRO DE COSTAS || RV: AUTO QUE APRUEBA LIQUIDACION DE COSTAS / LUIS ARTURO CASTAÑO Y OTROS / CLIENTE: SBS SEGUROS
COLOMBIA S.A. / 2020-00064 / No. CASE 15704
 
Estimada Mariana, muy buenos días, 

Amablemente solicito tu valiosa ayuda efectuando el análisis de viabilidad sobre el cobro de las costas procesales. Ten en cuenta que aquí representamos a SBS
como demandado directo y que las costas se dividirían a prorrata entre los tres demandados. 

AURA: porfa tu valiosa ayuda revisando bien en el expediente si ahí obra la liquidación de costas de la secretaría del Juzgado porque no la ubiqué.  

Muchas gracias, siempre cordial, 

 

 

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Aura Maria Coral Guerra <acoral@gha.com.co>
Enviado: jueves, 7 de marzo de 2024 11:08
Para: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Cc: María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: AUTO QUE APRUEBA LIQUIDACION DE COSTAS / LUIS ARTURO CASTAÑO Y OTROS / CLIENTE: SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. / 2020-00064 / No. CASE 15704
 
Buenos días doctores, 

Les remito auto de fecha 6 de marzo del 2024 notificado el día 7 de marzo del 2024, mediante el cual se dispone:

RESUELVE: 

PRIMERO: Teniendo en cuenta que la liquidación de costas practicadas por la secretaria del Juzgado, se encuentra ajustada a derecho, el Despacho, acorde
con lo establecido en el numeral 1º del Artículo 366 del CGP, le imparte la correspondiente aprobación, la cual es por valor de CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($4.600. 000.oo)

CIVIL 
LUIS ARTURO
CASTAÑO Y

OTROS

SBS SEGUROS
COLOMBIA S.A Y

OTROS

Juzgado 01
Civil del
Circuito

BUGA 76111310300120200006400 DEMANDADO SBS SEGUROS
COLOMBIA S.A

Saludos.
 

 

AURA MARIA CORAL GUERRA

 

     DEPENDIENTE JUDICIAL

                       ÁREA DEPENDENCIA

           +57 317 752 4448

         acoral@gha.com.co

 GHA.COM.CO
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files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the
intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

https://gha.com.co/
https://gha.com.co/
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://www.facebook.com/gherrerabogados
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://gha.com.co/

