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RV: **DOCUMENTOS PARA PAGO URGENTE// FLOR ADELY RODRÍGUEZ vs. EQUIDAD
SEGUROS GENERALES O.C.// RADICADO: 2022-00120//JUDICIAL3026

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Vie 24/11/2023 9:41
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

CARGAR 16042 

De: Jose Paez <Jose.Paez@laequidadseguros.coop>
Enviado: viernes, 24 de noviembre de 2023 9:33
Para: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>; Maria Alejandra Borda
<Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Cc: Maria Saldana <Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica
Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Asunto: RE: **DOCUMENTOS PARA PAGO URGENTE// FLOR ADELY RODRÍGUEZ vs. EQUIDAD SEGUROS GENERALES
O.C.// RADICADO: 2022-00120//JUDICIAL3026
 
Cordial saludo estimados.

Comparto comprobante de pago de sentencia del proceso con SGC 8745,

Atentamente,

Jose Antonio Páez Ramírez | Analista Jurídico – Dirección Legal Judicial.
 ((57-1) 5922929 Ext. 1233|,Dirección: Carrera 9 A #99 - 07
* japaez@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop |Bogotá –
Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

 NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

http://www.laequidadseguros.coop/
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prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no

es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>
Enviado: martes, 21 de noviembre de 2023 16:36
Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Cc: Jose Paez <Jose.Paez@laequidadseguros.coop>; Maria Saldana <Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Asunto: RE: **DOCUMENTOS PARA PAGO URGENTE// FLOR ADELY RODRÍGUEZ vs. EQUIDAD SEGUROS GENERALES
O.C.// RADICADO: 2022-00120//JUDICIAL3026
 
Buenas tardes, reciban un cordial saludo. 

Apreciados doctores, 

Amablemente me dirijo a ustedes con el fin de realizar un recordatorio respecto del pago. Agradecemos por
favor compartir el comprobante posterior a la gestió n. 

De antemano, muchas gracias.

Cordialmente,

De: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 14 de noviembre de 2023 10:53
Para: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>
Cc: Jose Paez <Jose.Paez@laequidadseguros.coop>; Maria Saldana <Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Asunto: RE: **DOCUMENTOS PARA PAGO URGENTE// FLOR ADELY RODRÍGUEZ vs. EQUIDAD SEGUROS GENERALES
O.C.// RADICADO: 2022-00120//JUDICIAL3026
 
Buen día Leidy,
 
La fecha estimada de pago sería para el 21 de noviembre.
 
Cordialmente,
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Maria Alejandra Borda Suarez | Coordinadora Judicial – Dirección Legal Judicial.
 ((57-1) 5922929 Ext. 1101|,Dirección: Carrera 9 A #99 - 07
* maria.borda@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop |Bogotá – Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

 NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Sguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
De: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>
Enviado el: viernes, 10 de noviembre de 2023 11:29 a. m.
Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
CC: Jose Paez <Jose.Paez@laequidadseguros.coop>; Maria Saldana <Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Asunto: RE: **DOCUMENTOS PARA PAGO URGENTE// FLOR ADELY RODRÍGUEZ vs. EQUIDAD SEGUROS GENERALES
O.C.// RADICADO: 2022-00120//JUDICIAL3026
 
Buenos días, cordial saludo. 
 
Apreciados doctores.
 
Conforme las instrucciones recibidas, procederemos a comunicarnos con el apoderado de la
contraparte. Por lo anterior, agradecemos por favor confirmar la fecha aproximada de pago
para brindar la información correspondiente. 
 
Quedamos atentos
 
 
Cordialmente,
 

De: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Enviado: viernes, 10 de noviembre de 2023 8:12
Para: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>
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Cc: Jose Paez <Jose.Paez@laequidadseguros.coop>; Maria Saldana <Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Asunto: RE: **DOCUMENTOS PARA PAGO URGENTE// FLOR ADELY RODRÍGUEZ vs. EQUIDAD SEGUROS GENERALES
O.C.// RADICADO: 2022-00120//JUDICIAL3026
 
Buen día Leidy,
 
No será posible hacer el pago en la fecha indicada, ya que la demora en enviar los documentos
retrasó a su vez los respectivos ajustes de reserva que debemos hacer. Estamos gestionando para
que el pago se haga en la mayor brevedad del tiempo, sin embargo, agradezco por favor
coordinar y poner en aviso al beneficiario que no cumpliremos dentro de la fecha y las razones.
 
Cordialmente,
 
Maria Alejandra Borda Suarez | Coordinadora Judicial – Dirección Legal Judicial.
 ((57-1) 5922929 Ext. 1101|,Dirección: Carrera 9 A #99 - 07
* maria.borda@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop |Bogotá – Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

 NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Sguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
De: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 9 de noviembre de 2023 6:52 p. m.
Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
CC: Jose Paez <Jose.Paez@laequidadseguros.coop>; Maria Saldana <Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Asunto: RE: **DOCUMENTOS PARA PAGO URGENTE// FLOR ADELY RODRÍGUEZ vs. EQUIDAD SEGUROS GENERALES
O.C.// RADICADO: 2022-00120//JUDICIAL3026
 
Buenas tardes, cordial saludo. 
 
Apreciada Dra. Borda,
 
Atendiendo a lo consultado, confirmamos que, los documentos para pago fueron allegados por
la contraparte el 13 de octubre de 2023. Por error involuntario, la documentación fue remitida a
la compañía el pasado 03 de noviembre. De acuerdo a lo anterior, el termino para realizar el
pago fenece el 15 de noviembre de 2023.   Por lo anterior, presentamos excusas por los
inconvenientes que se hayan podido presentar.
 
Quedamos atentos al envío del soporte de pago con el fin de aportarlo al despacho.
 
Quedo atenta a tus comentarios al respecto.
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Cordialmente,
 

De: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 8 de noviembre de 2023 16:17
Para: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>
Cc: Jose Paez <Jose.Paez@laequidadseguros.coop>; Maria Saldana <Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Asunto: RV: **DOCUMENTOS PARA PAGO URGENTE// FLOR ADELY RODRÍGUEZ vs. EQUIDAD SEGUROS
GENERALES O.C.// RADICADO: 2022-00120//JUDICIAL3026
 
Buen día Leidy,
 
Agradezco por favor me confirme en qué fecha recibieron los documentos del beneficiario del
pago, ya que veo en el acta que se pactó a 20 días hábiles después de la acreditación de los
documentos, los cuales recibimos el 03 de noviembre y, por lo tanto, la fecha limite sería para el 06
de diciembre y no el 15 de noviembre como indican.
Agradezco por favor confirmar ya que no tengo soporte de haber recibido con anterioridad estos
documentos.
 
Cordialmente,
 
Maria Alejandra Borda Suarez | Coordinadora Judicial – Dirección Legal Judicial.
 ((57-1) 5922929 Ext. 1101|,Dirección: Carrera 9 A #99 - 07
* maria.borda@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop |Bogotá – Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

 NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Sguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
De: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>
Enviado el: viernes, 3 de noviembre de 2023 9:55 a. m.
Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Luis Suarez
<Luis.Suarez@laequidadseguros.coop>
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CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Maria Saldana
<Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>; Jose Paez <Jose.Paez@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: **DOCUMENTOS PARA PAGO URGENTE// FLOR ADELY RODRÍGUEZ vs. EQUIDAD SEGUROS
GENERALES O.C.// RADICADO: 2022-00120//JUDICIAL3026
 
Buenos días, reciban un cordial saludo. 
 
Apreciados Doctores
 
Comedidamente les remito los documentos necesarios para efectuar el pago conforme al 
acuerdo de conciliación al que se llegó en audiencia del proceso de la referencia. El término
máximo para realizar el pago vence el 15 de noviembre de 2023. 

Quedamos atentos al envío de soporte de pago. 
 
Cordialmente,
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