10/11/23, 11:32 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RV: Pago de conciliacion | Solicitud de conciliacion | Cte. AXA Colpatria Seguros S.A. 'y
SBS Seguros Colombia S.A. | Cdo. Inversiones Argencol | GQG

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Jue 02/11/2023 10:33

Para:Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
CC:CAD GHA <cad@gha.com.co>;Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>

Holisss Moni

Remito proceso que va a empezar desde la conciliacién y posteriormente se podria presentar la
demanda en caso de no llegar algin acuerdo.

Adjunto encontraras el correo de Gerardo, solicitando se traslade a la compaiiia el pago de los
honorarios del centro de conciliacidén o si en defecto procedemos nosotros con el pago y luego ellos nos
reembolsan el dinero.

Procedimiento de pago:

De acuerdo a su manifestacion de la cuantia por valor de $18.818.282 el valor a cancelar es de $884.239

Favor tener en cuenta que si inicia el proceso de pago por el link debe de terminar la transicion ya que el link tiene
un solo intento de pago.

https://enlinea.ccc.org.collink-pagos/#/public/purchase-tickets?
p=Y29uY2lsaWFjafNuO2F4YS1jb2xwYXRyaWEtc2VndXJvey1zYTs=-4

1. Antes de ingresar al link para hacer el pago por favor verifique que cuente con el cupo disponible en el medio
de pago que utilizara.

2. Si es pago PSE verifique que tenga los topes y montos activos en su entidad financiera.

3. El link solo permite realizar un intento de pago, en caso de declinar la transaccion debera comunicarse con el
asesor en Camara de Comercio de Cali para que le genere un nuevo link y pueda realizar efectivamente el
pago del servicio

LINK DE PAGO:

https://enlinea.ccc.org.collink-pagos/#/public/purchase-tickets?
p=Y29uY2lsaWFjafNuO25IbHNvbi12YXNxdWVELWR1cXVIOw==-4

Case No. N2 16109

Kevin: Por favor actualizar en case todo.

Quedo atento.

Gracias.
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10/11/23, 11:32 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Gerardo Quiceno GOmez <gquiceno@gha.com.co>

Enviado: martes, 31 de octubre de 2023 16:16

Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Cc: Darlyn Marcela Mufoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>;
Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Asunto: Pago de conciliacion | Solicitud de conciliacion | Cte. AXA Colpatria Seguros S.A. y SBS Seguros Colombia
S.A. | Cdo. Inversiones Argencol | GQG

Buenas tardes drea de informes.

Conforme el correo precedente, para continuar con el tramite de la conciliacidn en representacién de
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. como subrogatoria de CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE P.H. y teniendo
como convocado a INVERSIONES ARGENCOL S.A.S. es necesario pagar anticipadamente la suma de $
884.239 por concepto de honorarios del centro de conciliacién. Lo anterior, pues las pretensiones de SBS
ascienden alasumadeS$ 18.818.282.

Por favor informar a la Cia del referido pago o si lo hacemos nosotros y luego es reembolsado.

Muchas gracias.

Gerardo Quiceno Gémez
ABOGADO

+ 57 314 614 9034 I I

AREA CIVIL
gquiceno@gha.com.co ABOGADQS & ASOCIADOS

@ RANKEDIN

N’ Chambers @
Lo 2 (in ) ©
G Herrera Abogados &
ciad
GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intfended recipient you agree that the information confained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachmentse.

De: Yuri Katerine Ortega Perez <kortega@ccc.org.co> en nombre de Centro de Conciliacion Arbitraje y Amigable
Composicidn <ccya@ccc.org.co>

Enviado: martes, 31 de octubre de 2023 16:05

Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Maria Camila Castro Mesa <practicantecca@ccc.org.co>;
Juan Camilo Rodriguez Cortés <jcrodrig@ccc.org.co>; Centro de Conciliacién Arbitraje y Amigable Composicién
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10/11/23, 11:32 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

<ccya@ccc.org.co>

Cc: Gerardo Quiceno Gémez <gquiceno@gha.com.co>

Asunto: RE: Solicitud de conciliacién | Cte. AXA Colpatria Seguros S.A. y SBS Seguros Colombia S.A. | Cdo.
Inversiones Argencol | GQG

No suele recibir correos electrénicos de ccya@ccc.org.co. Por qué esto es importante

Sefiores
SBS Seguros Colombia S.A

reciba un cordial saludo.

Acusamos recibo de la solicitud. Para dar continuidad al proceso favor hacer el pago en el siguiente link y enviarnos
el soporte de transaccion.

De acuerdo a su manifestacion de la cuantia por valor de $ 18.818.282 el valor a cancelar es de $ $ 884.239

Favor tener en cuenta que si inicia el proceso de pago por el link debe de terminar la transicion ya que el link tiene
un solo intento de pago.

1. Antes de ingresar al link para hacer el pago por favor verifique que cuente con el cupo disponible en el medio
de pago que utilizara.

2. Si es pago PSE verifique que tenga los topes y montos activos en su entidad financiera.

3. El link solo permite realizar un intento de pago, en caso de declinar la transaccion debera comunicarse con el
asesor en Camara de Comercio de Cali para que le genere un nuevo link y pueda realizar efectivamente el
pago del servicio

LINK DE PAGO:

https://enlinea.ccc.org.collink-pagos/#/public/purchase-tickets?
p=Y29uY?2lsaWFjafNuO3Nicy1zZWd1cm9zLWNvbGOtYmIhLXNhOw==-4

Quedamos atentos a cualquier inquietud sobre el particular.

Cordialmente,

Yuri Katherine Camara de
F Comerciode
Ortega Perez Cali
Auxiliar Operativo Centro de Conciliacion,
Arbitraje y Amigable Composicion
: 00000
£) 602 8861300 Ext. 517 Q Callag # 3 - 14 Cali,Col. www.ccc.org.co
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10/11/23, 11:32 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Enviado el: martes, 31 de octubre de 2023 2:50 p. m.

Para: Maria Camila Castro Mesa <practicantecca@ccc.org.co>; Juan Camilo Rodriguez Cortés
<jcrodrig@ccc.org.co>; Centro de Conciliacidn Arbitraje y Amigable Composicion <ccya@ccc.org.co>

CC: Gerardo Quiceno Gémez <gquiceno@gha.com.co>

Asunto: RE: Solicitud de conciliacion | Cte. AXA Colpatria Seguros S.A. y SBS Seguros Colombia S.A. | Cdo.
Inversiones Argencol | GQG

Buenas tardes, remito dos solicitudes de conciliacion del caso en referencia.
Por favor remitir el valor de la conciliacion para efectuar el pago y se fije fecha de audiencia.
Muchas gracias.

De: Maria Camila Castro Mesa <practicantecca@ccc.org.co>

Enviado: lunes, 30 de octubre de 2023 14:46

Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Juan Camilo Rodriguez Cortés <jcrodrig@ccc.org.co>;
Centro de Conciliacién Arbitraje y Amigable Composicién <ccya@ccc.org.co>

Cc: Gerardo Quiceno Gémez <gquiceno@gha.com.co>

Asunto: RE: Solicitud de conciliacion | Cte. AXA Colpatria Seguros S.A. y SBS Seguros Colombia S.A. | Cdo.
Inversiones Argencol | GQG

Cordial saludo.

Comedidamente le remito el formato de solicitud de conciliaciéon. Quedo muy atenta a cualquier
duda que surja o solicitud adicional. Feliz resto de dia.

Cordialmente,

Maria Camila Castro Mesa

Practicante Centro de Conciliacion, Arbitraje y Amigable Composicion
practicantecca@ccc.org.co

(602) 8861300 Ext. 531

Camara de Comercio de Cali

Colombia

Mensaje importante

Este correo y sus archivos adjuntos pueden contener datos e informacién confidencial y/o privilegiada de la

Céamara de Comercio de Cali o de terceros para conocimiento y uso exclusivo de los destinatarios correctos y/o de

las personas que expresamente en estos se indiquen. Si usted lo recibio por error, le solicitamos notificarlo de inmediato
al remitente y abstenerse de divulgar, reenviar, almacenar, imprimir, reproducir, publicar o utilizar de alguna forma la
informacion o el contenido de este mensaje y sus anexos.

Las opiniones personales que se hayan incluido, se entiende que son de su autor y en ningun caso representan los intereses

de la Camara de Comercio de Cali.

Antes de imprimir este e-mail, piense si es necesario "El medio ambiente es responsabilidad de todos".
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10/11/23, 11:32 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Recuerde que la Camara de Comercio de Cali cuenta con un canal de comunicacién anénimo, confidencial y seguro,
administrado por la empresa RESGUARDA para denunciar posibles acciones o situaciones que puedan afectar los intereses

de la entidad, sus colaboradores y demas grupos de interés. Para conocer mas, puede acceder a www.ccc.org.co/linea-etica.

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Enviado: lunes, 30 de octubre de 2023 10:36

Para: Maria Camila Castro Mesa <practicantecca@ccc.org.co>

Cc: Gerardo Quiceno Gémez <gguiceno@gha.com.co>

Asunto: RE: Solicitud de conciliacién | Cte. AXA Colpatria Seguros S.A. y SBS Seguros Colombia S.A. | Cdo.
Inversiones Argencol | GQG

Buenos dias reitero solicitud anterior.
Muchas gracias.

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Enviado: jueves, 26 de octubre de 2023 11:45

Para: Laura Isabel Viafara <practicantecca@ccc.org.co>

Cc: Gerardo Quiceno GAmez <gguiceno@gha.com.co>

Asunto: RE: Solicitud de conciliacion | Cte. AXA Colpatria Seguros S.A. y SBS Seguros Colombia S.A. | Cdo.
Inversiones Argencol | GQG

Buenos dias, reitero el correo anterior.

Muchas gracias.

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Enviado: martes, 24 de octubre de 2023 17:46

Para: Laura Isabel Viafara <practicantecca@ccc.org.co>

Cc: Gerardo Quiceno Gomez <gquiceno@gha.com.co>

Asunto: RE: Solicitud de conciliacion | Cte. AXA Colpatria Seguros S.A. y SBS Seguros Colombia S.A. | Cdo.
Inversiones Argencol | GQG

Buenas tardes, por favor remitir el formato de solicitud de conciliacién, ya que no esta adjunto en el correo.
Muchas gracias.

De: Laura Isabel Viafara <practicantecca@ccc.org.co>

Enviado: martes, 18 de julio de 2023 16:57

Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Asunto: RE: Solicitud de conciliacion | Cte. AXA Colpatria Seguros S.A. y SBS Seguros Colombia S.A. | Cdo.
Inversiones Argencol | GQG

Apreciado,
Dando respuesta a su consulta, debo resaltar en primer lugar, que la conciliaciéon es un mecanismo de
solucién de conflictos en el cual las partes gestionan por si mismas la solucion de su conflicto, con la

ayuda de un conciliador, quien es un tercero neutral.

Para obtener una cita para conciliar con dos personas, en primer lugar, se debe llenar una solicitud de
conciliacion, formato que puede encontrar en el adjunto.
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10/11/23, 11:32 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

La solicitud puede radicarse en el correo electrénico ccya@ccc.org.co o personalmente en las
instalaciones del Centro de Conciliacién en la CAmara de Comercio de Cali.

Para el pago de tarifa, este podra hacerlo a través del siguiente link:

https://enlinea.ccc.org.co/link-pagos/#/public/purchase-tickets?
p=c2VydmljaW9zLWRILWNvbmNpbGlhY2nzbjtjb25jaWxpYWNpb24tYXhhlWNvbHBhdHIpYS12ZWd1cm9
zZLXNhOw==-7

Este pago también podra realizarlo en cualquiera de nuestras sedes de manera presencial, dirigiéndose
al centro de atencién empresarial (CAE).

Envio el link donde podra consultar la lista de nuestros conciliadores:
https://www.ccc.org.co/programas-y-servicios-empresariales/centro-de-conciliacion-
arbitraje-y-amigable-composicion/conciliacion/

Una vez radicada la solicitud y confirmado el pago, el Centro de Conciliacion designara un conciliador,
guien sera el encargado de realizar las citaciones respectivas a las partes y que en audiencia les ayudara
a proponer férmulas de arreglo al conflicto presente, sin embargo, la decision serd tomada por las partes
de la conciliaciéon y no por el conciliador.

Quedo atenta a cualquier otra duda que pueda tener.
Cordialmente,

Laura Isabel

Viafara Valencia

Practicante Centro de Conciliacion, Arbitraje y Amigable Composicion
practicantecca@gccc.org.co

(602) 8861300 Ext. 531

Céamara de Comercio de Cali

Colombia

Mensaje importante

Este correo y sus archivos adjuntos pueden contener datos e informacién confidencial y/o privilegiada de la

Camara de Comercio de Cali o de terceros para conocimiento y uso exclusivo de los destinatarios correctos y/o de

las personas que expresamente en estos se indiquen. Si usted lo recibio por error, le solicitamos notificarlo de inmediato
al remitente y abstenerse de divulgar, reenviar, almacenar, imprimir, reproducir, publicar o utilizar de alguna forma la

informacion o el contenido de este mensaje y sus anexos.

Las opiniones personales que se hayan incluido, se entiende que son de su autor y en ningun caso representan los intereses

de la Camara de Comercio de Cali.
Antes de imprimir este e-mail, piense si es necesario "El medio ambiente es responsabilidad de todos".
Recuerde que la Camara de Comercio de Cali cuenta con un canal de comunicacién anénimo, confidencial y seguro,

administrado por la empresa RESGUARDA para denunciar posibles acciones o situaciones que puedan afectar los intereses
de la entidad, sus colaboradores y demas grupos de interés. Para conocer mas, puede acceder a www.ccc.org.co/linea-etica.
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10/11/23, 11:32 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Enviado el: lunes, 17 de julio de 2023 10:28 a. m.

Para: Centro de Conciliacion Arbitraje y Amigable Composicién <ccya@ccc.org.co>

CC: Gerardo Quiceno Gémez <gguiceno@gha.com.co>

Asunto: RE: Solicitud de conciliacién | Cte. AXA Colpatria Seguros S.A. y SBS Seguros Colombia S.A. | Cdo.
Inversiones Argencol | GQG

Buenos dias, no han fijado fecha para llevar a cabo esta audiencia.

CUIDADO: Este correo proviene de un usuario externo a la Cdmara de Comercio de Cali. No entregues tus usuarios
y contrasefias por medio de enlaces, tampoco abras archivos adjuntos sin validar que el remitente y el contenido
sean seguros. En caso de dudas, reenvialo a correosospechoso@ccc.org.co.

CUIDADO: Este correo proviene de un usuario externo a la Cdmara de Comercio de Cali. No entregues tus usuarios
y contrasefias por medio de enlaces, tampoco abras archivos adjuntos sin validar que el remitente y el contenido
sean seguros. En caso de dudas, reenvialo a correosospechoso@ccc.org.co.
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