26/10/23, 11:46 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RV: RESULTADO: ACUERDO CONCILIATORIO Il AUDIENCIA DE CONCILIACION Il WILTON ARBEY MORALES
LONDONO 11 SINIESTRO: 10268833

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Vie 20/10/2023 16:56
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

MJ 2 archivos adjuntos (6 MB)
DOCUMENTOS PARA EL PAGO WILTON ARBEY MORALES.zip; Acta de conciliacion- siniestro 10268833.pdf;

CARGAR REPORTE Y ACTA 16112

De: Catherine Andrea Pineda Molina <cpineda@gha.com.co>

Enviado: viernes, 20 de octubre de 2023 16:49

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Ana Maria Baron Mendoza
<abaron@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>

Asunto: RV: RESULTADO: ACUERDO CONCILIATORIO Il AUDIENCIA DE CONCILIACION Il WILTON ARBEY MORALES LONDORO II SINIESTRO: 10268833

Cordial saludo.

Amablemente informamos nuestra comparecencia a la audiencia de conciliacion extrajudicial celebrada de forma presencial el
dia 18 de octubre del 2023 en el Centro de Conciliacion Arbitraje Y Amigable Composicion De La Fundacion Red Para El
Estudio Del Proceso Y La Justicia.

A la diligencia comparecio el seior Wilton Morales Londofio en calidad de convocante y en compafiia de su apoderada; por la
parte convocada la suscrita en representacion de La Equidad Seguros de Vida O.C.,

Los hechos objeto de conciliacion se refieren a los dafios materiales causados al vehiculo de placas WDY970, propiedad del
convocante, cuando fue impactado por el vehiculo del asegurado de placas VLI052, el 29 de enero de 2023.

Desarrollo de la audiencia: Se verificaron las pretensiones y documentos en los que se soportaban.
Durante el desarrollo de la audiencia informé el animo conciliatorio que nos asistia. Luego de largas conversaciones, el
convocante manifestd su animo de conciliar, haciendo una rebaja en sus pretensiones en $11.000.000. Luego de realizar
diferentes ofrecimientos escalonados, indique el valor maximo a ofrecer correspondiente a $5.000.000, exponiendo los
beneficios de conciliar en esta suma de dinero y evitar tramites judiciales que generarian mayores costos para la convocante y
la inmovilizacién del vehiculo por mas tiempo. El sefior Wilton indicé que la suma que aceptaria para conciliar el presente
asunto seria de $6.000.000, razén por la cual me comunique con la Dra. Angela para exponerle el caso, quien finalmente
autorizo dicha suma de dinero. Asi las cosas, se suscribio la correspondiente acta de conciliacion en la que se detallan los
requisitos para el pago.

Fecha estimada de pago: 21 de noviembre de 2023.
Adjunto acta y documentos requeridos.
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26/10/23, 11:46 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

o Dra Angela Q :

Dra Angela buenas tardes. 120 p. m.

Estoy en audiencia del siniestro 10268833 ., e

Ellos piden 6.000.000 cuanto es lo maximo que se puede ofrecer para conciliar, me habian
autorizado 5.000.000

1:33 p.m.

Hola 1sspm.

Yate digo .o

Gracias. 134 p. m.

La pretension inicial era de 16.000.000 .- s

Ma recuerdas que casies .

Lesiones dafios? ...

10268833 dafios 135 p. m.

Dale ...
=3

6 p.m.

El certificado de no reclamacion por fa que lo aporte . .-

Ante su aseguradera

Cordialmente,

CATHERINE PINEDA MOLINA
ABOGADA JUNIOR
AREA DE DERECHO PUBLICO
+57 3015252636 ‘ 5 I I
cpineda@gha.com.co
I ABOGADOS & ASOCIADOS

g RANKEDIN o
()

Chambers
N\
GHA.COM.CO

\
Latin America
- y 4
-, 2023 &

@ Herrera Abogados &
Raociadar

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacioén contenida
en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained
in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in
both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>

Enviado: martes, 17 de octubre de 2023 7:30

Para: Catherine Andrea Pineda Molina <cpineda@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>

Asunto: INSTRUCCIONES CTE WILTON ARBEY MORALES LONDORNO Notificacién Audiencia de Conciliacién SINIESTRO: 10268833
Buenas tardes Mariana

Cordial saludo,

Comedidamente te remito las instrucciones para la audiencia del dia 18 de octubre de 2023 a las 02:00 p.m.

Quedo atento si tienes alguna duda.
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JUAN DAVID VERGARA MELO
ABOGADO JR.
DERECHO PRIVADO

jvergara@gha.com.co G I I

+57 3057496064
ABOGADOS & ASOCIADOS
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacion contenida
en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained
in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in
both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: viernes, 13 de octubre de 2023 9:13

Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>

Asunto: RV: CONFIRMACION DISPONIBILIDAD CTE WILTON ARBEY MORALES LONDORNO Notificacidén Audiencia de Conciliacién SINIESTRO: 10268833

Cordial saludo,

Me permito recordar las indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 18 de
octubre de 2023, alas 14:00 hrs.

Siniestro: 10268833

CASO ONBASE: 158651

Fecha del siniestro: 29 de enero de 2023

Fecha de aviso: 07 de febrero de 2023

Péliza: AA080875

Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 0116
Tomador: TRANSPORTES ESPECIALES CAVITRANS S.A.S
Asegurado: MARTA CECILIA DEOSSA TABARES
Prima: Ok

Placa: VLI052

Amparos afectados: Danos a bienes de terceros
Valores asegurados: (150 SMMLV $174.000.000)
Deducible DBT: 10% min $1.160.000

Convocante: WILTON ARBEY MORALES LONDONO
Antecedente:

Reclamante:

WILTON ARBEY MORALES LONDONO

Propietario del vehiculo de placa WDY970

Pretensiones: $16.409.812

Responsabilidad: De acuerdo con version de formulario de aviso y fotos aportadas el asegurado no mantiene distancia de seguridad.
Colisionando con el tercero y generando danos

Valores Cotizacién autoplus Ajuste Observaciones

Se gjusta mano de obra de Idmina y pintura por cambio de
paragolpes trasero y compuerta, reparacién dano medio
costado derecho e izquierdo, se excluye latoneria y pintura
faldén ya que no se evidencia afectacion de dicha pieza.

Mano obra $3.600.000 $1.640.000
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26/10/23, 11:46 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Se excluye de la cotizacién alma de bémper ya que no se
Repuestos $5.080.300 $1.288.900 evidencia afectacién de dicha pieza. Se ajusta costo de
repuesto de acuerdo con verificacion de precios del mercado.

LC $1.080.000 $- Valor reclamado por lucro cesante no acreditado.
Sub-Total $9.760.300 $2.928.900

(-) Deducible $1.160.000 Deducible a cargo del asegurado.

Valor a Indemnizar | $9.760.300 $1.768.900

Ajuste precio de repuestos

Baul: $495.000

Stop Izquierdo: 230.900

Stop Derecho: $340.000

Bomper: $223.900

Ajuste Mano de Obra: 32.8 Horas

Ofrecimiento: $1.768.900

Aporto dos cotizaciones una de Autoplus, con la que se estd liquidando vy la otra de Automotor.co, que no se considera porque se
encuentra sobrestimada ($13.328.812)

Indicaciones:

Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las pretensiones del afectado y los
documentos con los que las soporta.

Indicar que nos asiste dnimo conciliatorio, iniciar ofrecimiento en $1.768.900, méximo a ofrecer $5.000.000. Tratemos de conciliar en esta
audiencia. Es menester mencionar que el LC a la fecha no ha sido acreditado. Se ajusta mano de obra y repuestos. Asi mismo, debe
aportar Certificado de su aseguradora, de no reclamacion. Si es el caso, por favor se comunican conmigo. Gracias.

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor tomar fotos enviarlas adjuntas al
presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el fin de revisar el caso.

Cordialmente

Audiencias- Angela Caicedo

Gerencia Nacional de Indemnizaciones

@ Celular 3103109023

4 audiencias@laequidadseguros.coop | =1 www.laequidadseguros.coop.
Bogotd D.C.— Colombia
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NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para
conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucién o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmisién de virus informdticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: audiencias

Enviado el: jueves, 28 de septiembre de 2023 10:16 p. m.

Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>

Asunto: RV: CONFIRMACION DISPONIBILIDAD CTE WILTON ARBEY MORALES LONDONO Notificacién Audiencia de Conciliacién SINIESTRO: 10268833

Cordial saludo

Audiencia aplazada para el 18 de octubre
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Les extiendo un saludo con mis deseos de bienestar y salud.
ERVENTREGA Es muy grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo en nombre del Centro de Conciliacion, Arbitraje y Amigable Composicion de la Fundacion Red para el
Centro de Soluciones Estudio del Pros / comunicarle que s& ha reprogramado |a audiencia de conciliacion para el dia miércoles 18 de octubre de 2023, a las 2:00
p.m., esta se realizara de manera presencial.

Usted ha recibido el siguiente correo
electronico seguro y certificado. Se cancela la audiencia programada para el dia viernes 29 de septiembre de 2023, a las 9:00,
Asunto Los invito a consultar los archivos adjuntos, alli encontrard

Notificacion Audiencia de Conciliacion -
Reprogramacion fecha

Notificacidn de 1a nueva citacidn a audiencia de conciliacion que se llevard a cabo, de manera PRESENCIAL, el dia miércoles 18 de octubre de 2023, 3 las 2:00 p.m. En las
Enviado por nstalaci
CENTRO DE CONCILIACION ARBITRAJE Y
AMIGABLE COMPOSICION DE LA

FUMDACION RED PARA EL ESTUDIO DEL Recuerde:
PROCESO Y LA JUSTICIA

s del Centro de Conciliacidn (Carrera B0 # 49 A — 10, segundo pise, oficina 201 barrio Calasanz, Medellin-Antioquia).

De: audiencias

Enviado el: jueves, 28 de septiembre de 2023 3:45 p. m.

Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>

Asunto: RV: CONFIRMACION DISPONIBILIDAD CTE WILTON ARBEY MORALES LONDORNO Notificacién Audiencia de Conciliacién SINIESTRO: 10268833

Cordial saludo,

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 29 de septiembre de 2023, a
las 9:00 hrs.

Siniestro: 10268833

CASO ONBASE: 158651

Fecha del siniestro: 29 de enero de 2023

Fecha de aviso: 07 de febrero de 2023

Péliza: AA080875

Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 0116
Tomador: TRANSPORTES ESPECIALES CAVITRANS S.A.S
Asegurado: MARTA CECILIA DEOSSA TABARES
Prima: Ok

Placa: VLI052

Amparos afectados: Danos a bienes de terceros
Valores asegurados: (150 SMMLV $174.000.000)
Deducible DBT: 10% min $1.160.000

Convocante: WILTON ARBEY MORALES LONDONO
Antecedente:

Reclamante:

WILTON ARBEY MORALES LONDONO

Propietario del vehiculo de placa WDY970

Pretensiones: $16.409.812

Responsabilidad: De acuerdo con version de formulario de aviso y fotos aportadas el asegurado no mantiene distancia de seguridad.
Colisionando con el tercero y generando danos

Valores Cotizacién autoplus Ajuste Observaciones

Se gjusta mano de obra de Idmina y pintura por cambio de
paragolpes trasero y compuerta, reparacién dano medio
costado derecho e izquierdo, se excluye latoneria y pintura
faldén ya que no se evidencia afectacion de dicha pieza.

Mano obra $3.600.000 $1.640.000

Se excluye de la cotizaciéon alma de bémper ya que no se
Repuestos $5.080.300 $1.288.900 evidencia afectacién de dicha pieza. Se ajusta costo de
repuesto de acuerdo con verificacién de precios del mercado.

LC $1.080.000 $- Valor reclamado por lucro cesante no acreditado.
Sub-Total $9.760.300 $2.928.900

(-) Deducible $1.160.000 Deducible a cargo del asegurado.

Valor a Indemnizar | $9.760.300 $1.768.900

Ajuste precio de repuestos
Baul: $495.000
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Stop Izquierdo: 230.900

Stop Derecho: $340.000

Bomper: $223.900

Ajuste Mano de Obra: 32.8 Horas

Ofrecimiento: $1.768.900

Aporto dos cotizaciones una de Autoplus, con la que se esta liquidando y la ofra de Automotor.co, que no se considera porque se
encuentra sobrestimada ($13.328.812)

Indicaciones:

Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las pretensiones del afectado y los
documentos con los que las soporta.

Indicar que nos asiste dnimo conciliatorio, iniciar ofrecimiento en $1.768.900, mdximo a ofrecer $5.000.000. Tratemos de conciliar en esta
audiencia. Es menester mencionar que el LC a la fecha no ha sido acreditado. Se ajusta mano de obra y repuestos. Asi mismo, debe
aportar Certificado de su aseguradora, de no reclamacion. Si es el caso, por favor se comunican conmigo. Gracias.

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor tomar fotos enviarlas adjuntas al
presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el fin de revisar el caso.

Cordialmente

Audiencias- Angela Caicedo

Gerencia Nacional de Indemnizaciones

@ Celular 3103109023

4 audiencias@laequidadseguros.coop | =1 www.laequidadseguros.coop.
Bogotd D.C.— Colombia
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4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para
conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucién o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compadia no es responsable por la transmision de virus informdaticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>

Enviado el: jueves, 21 de septiembre de 2023 4:34 p. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

CC: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Kevin Orozco
Rua <korozco@gha.com.co>

Asunto: CONFIRMACION DISPONIBILIDAD CTE WILTON ARBEY MORALES LONDORNO Notificacién Audiencia de Conciliacién SINIESTRO: 10268833.

Apreciada Dra. Angela.
Cordial saludo,

Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para asistir a la audiencia de conciliacion del
asunto de la referencia, la cual se llevara a cabo de manera presencial, el dia 29 de septiembre de 2023, a las 09:00 a.m. en el
Centro de Conciliacion de la Fundacién Red para el Estudio del Procesa y la Justicia (Carrera 80 N 49 A - 10 oficina 203 segundo
piso, barrio Calasanz - Medellin).

Los hechos de la solicitud de conciliacion refieren a un accidente de transito, ocurrido el pasado 29 de enero de 2023, en la ciudad
de Medellin, entre el vehiculo de placas VLI 052 tipo microbus, conducido por el sefior SAMUEL SARMIENTO CANGREJO; y por
otro lado, el vehiculo de placas WDY 970 tipo taxi en el que se movilizaba el sefior WILTON ARBEY MORALES quien es su
propietario.

La parte convocante pretende el reconocimiento de $14'409.812 pesos, por concepto de perjuicios materiales correspondiente a los
dafios ocasionados al vehiculo de placas WDY 970.
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Adicionalmente, solicita el pago de los gastos en los que ha tenido que incurrir por un valor de $2'000.000 de pesos
Total pretensiones: $16'409.812 pesos

Frente al particular es preciso sefialar que la solicitud de conciliacién es presentada por Wilton Arbey Morales Londofio (Victima
directa).

Nos pondremos en contacto con el centro de conciliacion con el fin de acceder a los anexos de la solicitud de conciliacion.
Finalmente, solicitamos el favor nos envien la pdliza y su condicionado, la reclamacion presentada ante la compaiia y su
correspondiente respuesta, y los demas antecedentes que tenga la Compafiia del siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del
caso.

Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.

Cordialmente,

JUAN DAVID VERGARA

MELO
ABOGADO JR.
DERECHO PRIVADO

+57 3057496064

ivergara@gha.com.co ABOGADOS & ASOCIADOS
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida
en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained
in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in
both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: miércoles, 20 de septiembre de 2023 17:52

Para: Juan David Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>

Asunto: RV: Notificacién Audiencia de Conciliacion SINIESTRO: 10268833

Cordial saludo
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliacidn prejudicial citada para el 29 de septiembre de

2023, a las 9:00 hras, (segun el documento adjunto), agradezco me pueda confirmar su disponibilidad para la atencidén de la misma
Cordialmente

Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones

® Celular 3103109023

P4 audiencias@laequidadseguros.coop | [ www.laequidadseguros.coop
Bogotd D.C.— Colombia
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26/10/23, 11:46 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

4 Anfes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién confenida en este coreo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para
conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusion, distribucién o copia de este mensaje es
prohibida y seré sancionada por la ley. Si por eror recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaije recibido inmediatamente. La compariia no es responsable por la fransmisién de virus informaticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: martes, 19 de septiembre de 2023 12:05 p. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Asunto: RV: Notificacion Audiencia de Conciliacion

PSC

De: CENTRO DE CONCILIACION ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICION DE LA FUNDACION RED PARA EL ESTUDIO DEL PROCESO Y LA JUSTICIA
<correoseguro@e-entrega.co>

Enviado el: lunes, 18 de septiembre de 2023 5:27 p. m.

Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>

Asunto: Notificacion Audiencia de Conciliacion

IMPORTANTE: Por favor no responder este mensaje, este servicio es Unicamente para notificacion

electronica.
Senor(a)

NESTOR RAUL HERNANDEZ OSPINA o quien haga sus veces

Reciba un cordial saludo:

Usted ha recibido un correo electrénico seguro y certificado de parte de CENTRO DE
CONCILIACION ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICION DE LA FUNDACION
RED PARA EL ESTUDIO DEL PROCESO Y LA JUSTICIA, quien ha depositado su
confianza en el servicio de correo electrénico certificado de e-entrega para hacer
efectiva y oportuna la entrega de la presente notificacion electronica.

Con la recepcién del presente mensaje de datos se entiende que el destinatario ha
sido notificado para todos los efectos segun las normas aplicables vigentes,
especialmente los articulos 12 y 20 la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.

Nota: Para leer el contenido del mensaje recibido, usted debe hacer click en el
enlace que se muestra a continuacion:

Ver contenido del correo electrénico
Enviado por CENTRO DE CONCILIACION ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICION
DE LA FUNDACION RED PARA EL ESTUDIO DEL PROCESO Y LA JUSTICIA

Correo seguro y certificado.
Copyright © 2023
Servientrega S. A..

Todos los derechos reservados.

¢No desea recibir mas correos certificados?
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