Oma Abogados S.A.S.

De: Evenidr Blandon <eveblandon2010@hotmail.com>

Enviado el: lunes, 10 de febrero de 2025 4:04 p. m.

Para: Oma Abogados S.A.S.

Asunto: Fwd: Documentos Evénide Blanddn Vélez

Datos adjuntos: certificado laboral.pdf; CONDICIONES TECNICAS DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD

CIVIL SERVIDORES PUBLICOS.pdf; ANEXO 0 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
SERVIDORES PUBLICOS.pdf

---------- Forwarded message ---------

De: EVENIDE BLANDON VELEZ <eveblandon2010@hotmail.com>
Date: vie, 7 oct 2022 a las 11:59

Subject: RE: Documentos Evénide Blandén Vélez

To: JUANITA SARMIENTO MUNOZ <juasarmiento@solidaria.com.co>
Cc: Siniestros Generales <siniestrosgenerales@solidaria.com.co>

Buenos dias,
Remito informacidn solicitada
Asegurado: Evénide Blandon Vélez - CC 43.750.871

Pdliza : 520 87-994000000110

Quedo muy atenta a cualquier otra solicitud.

Atentamente,
Evénide Blandén Vélez

CC 43.750.871

De: JUANITA SARMIENTO MUNOZ <juasarmiento@solidaria.com.co>
Enviado: miércoles, 5 de octubre de 2022 8:25 p. m.

Para: eveblandon2010@hotmail.com <eveblandon2010@hotmail.com>
Cc: Siniestros Generales <siniestrosgenerales@solidaria.com.co>
Asunto: RV: Documentos Evénide Blanddn Vélez

Buen dia,

Estimada a fin de procede con el registro de su solicitud, agradecemos nos indiquen el numero y asegurado de la pdliza
que se desea afectar.

De otra parte, para el estudio de la solicitud es necesario la remisién del certificado laboral de la funcionaria vinculada.
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Atentos a lo solicitado,

Cordial saludo,

JUANITA SARMIENTO MUNOZ

Analista

GERENCIA DE INDEMNIZACIONES DE SEGUROS GENERALES
Direcciéon General

Tel. 6464330

Calle 100 No 92-45 Bogota
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De: EVENIDE BLANDON VELEZ <eveblandon2010@hotmail.com>

Enviado el: miércoles, 5 de octubre de 2022 3:09 p. m.

Para: JUANITA SARMIENTO MURNOZ <juasarmiento@solidaria.com.co>; Notificaciones
<notificaciones@solidaria.com.co>

Asunto: Documentos Evénide Blanddn Vélez

Buenas tardes senores ASEGURADORA SOLIDARIA.

De manera atenta, reenvio a ustedes cotizacién de los honorarios y hoja de vida de mi abogado de
confianza seleccionado para defender mis intereses dentro del proceso disciplinario 2022-005, el cual
mediante auto 015 del 30 de septiembre de 2022 me notificaron de la apertura de dicha investigaciény
me encuentro en términos para efectuar descargos, los cuales se vencen el 14 de diciembre del 2022.

Solicito con urgencia autorizar la contratacién de mi abogado, so pena, de vulnerarse mas mis derechos
fundamentales a la defensa, puesto que desde la notificaciéon del auto de indagacidn previa se solicité
la autorizacion de contratacion de mi abogado y me quedé sin defensa, toda vez que la entidad publica
IDEA “Instituto para el Desarrollo del Departamento de Antioquia”, ha acelerado el proceso con el fin
que yo no pueda defender a través de apoderado judicial y guarde silencio.

Adjunto Auto indagacion previa e investigacion disciplinaria
Atentamente,

Evénide Blanddn Vélez
cc 43.750.871
celular 311.633.33.79

KAAKAAKRKR KRR AAKRAKR KR AARA AR AARAR A A AAAAhhhAhkhhkhkhkhkhkhhkhkhkhhkhhkhkhkihkhhhkhkhkiiikik



Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesionaly no puede ser usado ni divulgado
por personas distintas de su(s) destinatario(s). Si recibid esta transmisién por error, por favor avise al
remitente. Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas antivirus y entendemos que no
contienen virus ni otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no esta
afectado por virus y por tanto Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no es
responsable por dafios derivados del uso de este mensaje.

This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any
person other than its addressee(s). If received in error, please contact the sender. This message and any
attachments have been scanned and are believed to be free of any virus or other defect. However,
recipient should ensure that the message is virus free. Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad
Cooperativa is not liable for any loss or damage arising from use of this message.

Ya visité https://www.solidaria.com.co ?
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