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RESULTADO DE AUDIENCIA: ACUERDO CONCILIATORIO DTE NASLY JULIETH OSORIO ORTEGA DDO: COMPAÑIA MUNDIAL 2019-213
CASE 16191

Valentina Casas Valencia <vcasas@gha.com.co>
Mié 31/01/2024 15:02
Para:​Informes GHA <informes@gha.com.co>​
CC:​Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>;​CAD GHA <cad@gha.com.co>;​Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;​Ana María Barón Mendoza
<abaron@gha.com.co>;​María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>;​Guido Montero Gomez <gmontero@gha.com.co>​

Cordial saludo estimados doctores, 
  
Amablemente informamos el resultado de la audiencia llevada  a cabo el 31 de enero de 2024 de que trata el artículo 372 del C.G.P

 

1.  Instalación de Audiencia. Todas las partes comparecieron.  Reconocimiento de personería jurídica a la apoderada sustituta Valentina Casas Valencia y
al Dr. Carlos Prieto como representante Legal delegado. 

2.   Conciliación:  Conforme las instrucciones de la compañía, se manifiesta que sí contamos con ánimo conciliatorio, se solicita una postura aterrizada a
las pretensiones y estos indican la suma de $180.000.000. El juzgado sin prejuzgar hace una cuantificación aproximada e indica la suma de
$160.000.000. 
Finalmente y después de dialogo entre las partes sobre las ventajas de finiquitar el asunto mediante acuerdo conciliatorio, los demandantes rebajan sus
pretensiones a la suma de $150.000.000. 

3. Dado que la suma de $150.000.000 fue autorizada por delegado de la compañía, se procedió a ratificar dicho ofrecimiento y la parte
demandante aprobó como indemnización integral y frente a todas las partes procesales. 

4. De común acuerdo, y con el beneplácito del señor Juez, se aprueba el acuerdo conciliatorio para que la compañía realice el pago por la suma de
$150.000.000. 

 
Así mismo, se indicó todos y cada uno de los documentos para proceder al pago, y cláusulas contentivas en el proyecto de PROYECTO
COORDINACIÓN Y GERENCIA, instructivo de conciliaciones judiciales. se indicó 20 días hábiles posteriores a la radicación física de los
documentos. 

-Se solicitó levantamiento de medidas cautelares. 

DECISIÓN: El Juez DECRETA TERMINACIÓN DEL PROCESO Y ARCHIVO DEL MISMO. Sin lugar a costas. 

Guido: por fis ayudarnos con el acta de la audiencia que se notificará por estados. 

Muchas gracias, por su amable atención. 

Cordialmente, 

 

VALENTINA CASAS VALENCIA

 

ABOGADA

             DERECHO PRIVADO

  +57 304 247 3475 

  vcasas@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments 

De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: martes, 30 de enero de 2024 3:11 p. m.
Para: Valentina Casas Valencia <vcasas@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>
Asunto: RV: Instrucciones Audiencia ANDRES DE JESUS VALENCIA RUIZ (Q.E.P.D).
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No suele recibir correos electrónicos de alcruz@segurosmundial.com.co. Por qué esto es importante

Instrucciones Mundial para audiencia que tienes programada para mañana. Porfa ten en cuenta las instrucciones para conciliar que ya conoces.

De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Enviado: martes, 30 de enero de 2024 15:04
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Cc: CAD GHA <cad@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Guido Montero Gomez <gmontero@gha.com.co>
Asunto: RV: Instrucciones Audiencia ANDRES DE JESUS VALENCIA RUIZ (Q.E.P.D).
 
Case No.16191

GUSTAVO ALBERTO HERRERA
ÁVILA

 

DIRECTOR GENERAL

             ÁREA DIRECCIÓN GENERAL

  +57 3155776200 - 602 6594075

  gherrera@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Enviado: martes, 30 de enero de 2024 15:01
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: Instrucciones Audiencia ANDRES DE JESUS VALENCIA RUIZ (Q.E.P.D).
 

Buena tarde apreciado Dr. Gustavo,

Te comparto instrucciones relacionadas con el homicidio del señor ANDRES DE JESUS VALENCIA RUIZ (Q.E.P.D) y la placa: SVA472.

Se autoriza la suma de $200.000.000 millones de pesos (Tope de póliza).

Cordilamente,  

Angela Liliana Cruz Blanco
Asesora Jurídica  de Procesos Judiciales
Autos    

2855600 Ext: 1254

Calle 33 No. 6B - 24  
Bogotá, Colombia

alcruz@segurosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial

twitter.com/SegurosMundial

www.segurosmundial.com.co

 Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El planeta te lo agradecerá!
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