29/2/24, 13:57 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

RV: DOCUMENTOS PARA EL PAGO - ACUERDO CONCILIATORIO // DTE. NASLY JULIETH OSORIO ORTEGA //RAD. 2019-00213

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Jue 29/02/2024 12:46
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

ﬂl 1 archivos adjuntos (3 MB)
MUNDIAL -NASLY JULIETH OSORIO ORTEGA - RAD. 2019-00213-00.pdf;

CARGAR

De: Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>

Enviado: jueves, 29 de febrero de 2024 12:18

Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>

Cc: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: DOCUMENTOS PARA EL PAGO - ACUERDO CONCILIATORIO // DTE. NASLY JULIETH OSORIO ORTEGA //RAD. 2019-00213

Buenos dias,

Remito soporte de pago:

COMPANIA MUNDIAL DE

** Todos los valores estin sujetos a verificacidn y ajustes. =
Reporte de Saldos y Transacciones - Resumen y Detalle

Fecha de la Transaccién: 22-Feb-24

Trans. Fecha Hora del Reporte
Fecha valor Descripcién Ref. del Cliente Ref. del Banco Monto de Débito (ET)
22-Feb-24 Local Transfer COMP. 863478: LCO419054938 150,000,000.00 04:17 PM
22-Feb-24

YOUR REF: COMP. B634T8:

PAID TO: BANCOLOMBIA S.A.

REMARK: [TXIDI4446433/PCITRASLADOS/BTISVGS

BEMEFICIARY: 30385173947 ORTIZ ORTIZ JHON FERMA

B/O CUSTOMER: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA

PAYDET: [TXID/4446433/PCITRASLADOS/BTISVGS

Cordialmente,

Laura Catalina Batanero Alvarez
Analista de Procesos Judiciales RC Autos y
Cobros Juridicos

(601) 2855600

seguros ., o
@ mundlal Calle 33 # 6B-24,, Bogota D.C

MEIEEIDEEITTIE labatanero@segurosmundial.com.co

www.segurosmundial.comco

www.facebook.com/SequrosMundial

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>

Enviado: jueves, 15 de febrero de 2024 11:56

Para: Carlos Alberto Algarin Pérez <caalgarin@segurosmundial.com.co>

Cc: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Cindy Paola Rojas Cardenas
<cirojas@segurosmundial.com.co>; Paula Sofia Ortiz Ordofiez <paortiz@segurosmundial.com.co>; Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: DOCUMENTOS PARA EL PAGO - ACUERDO CONCILIATORIO // DTE. NASLY JULIETH OSORIO ORTEGA //RAD. 2019-00213

Buen dia Estimado Carlos,
De manera cordial solicito de su amable colaboracion con el siguiente pago:
Placa: SVA 472

Siniestro: 22079/2019 MEDELLIN
Valor a pagar: $150.000.000
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a) COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., pagard a NASLY JULIETH OSORIO
ORTEGA, a ANTONY VALENCIA OSORIO, a MARIA EUGENIA RUIZ ORTIZ, a
JESUS MARIA VALENCIA OLARTE y a LEIDY PAOLA VALENCIA ORTIZ , la suma
de $150.000.000.00 por concepto de todos los perjuicios aqui reclamados y las costas
procesales. El acuerdo abarca todas las pretensiones contra todos los demandados e implica
el desistimiento de los demandantes a cualquier accién civil, penal o de cualquiera otra
indole en contra de los demandados, por los mismos hechos y pretensiones de esta
demanda.

E! pago se realizara, por autorizacién expresa de los demandantes, a la cuenta bancaria de
su apoderado judicial, doctor JOHN FERNANDO ORTIZ ORTIZ, cuenta de ahorros
#30385173947 de Bancolombia.

b) El pago se realizaré dentro de los veinte dias habiles siguientes a la radicacién de la

documentacién necesaria por parte de los demandantes ante la aseguradora, documentacion
que corresponde a la siguiente:

Muchas gracias.

Cordialmente,

Angela Liliana Cruz Blanco

Asesora Juridica de Procesos Judiciales Autos

(601) 2855600 - 3112459345

Seguies .o =
@ mu ndlal Calle 33 # 6B-24, Bogota D.C

Hicompaniaisiempre alcruz@segurosmundial.com.co

www.sequrosmundial.comco

www.facebook.com/SegurosMundial

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Enviado: jueves, 15 de febrero de 2024 10:53

Para: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez
<labatanero@segurosmundial.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>

Asunto: DOCUMENTOS PARA EL PAGO - ACUERDO CONCILIATORIO // DTE. NASLY JULIETH OSORIO ORTEGA //RAD. 2019-00213

Estimadas doctoras Angela, Laura y Diana.
Cordial saludo.

Atentamente nos permitimos informar que el dia 13 de febrero de 2024 la parte demandada remitié los documentos requeridos para proceder con el pago del acuerdo
conciliatorio, dichos documentos son los siguientes:

Formulario de Sarlaft diligenciado.

Copia de la cédula de ciudadania

Certificado bancario no superior de 30 dias en donde se depositara los recursos via transferencia
Copia del Acta de Conciliacién

Desistimiento de la accién penal.

Recordamos que, de conformidad con el acuerdo conciliatorio, la Compaifiia Mundial de Seguros S.A. le corresponde el pago por la suma de CIENTO CINCUENTA
MILLONES PESOS ($150.000.000)

La anterior suma debera ser pagada a la cuenta de ahorros No. 30385173947 de Bancolombia a nombre del apoderado de los demandantes, el sefior JHON FERNANDO
ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadania No. 4.446.433.

El pago de la anterior suma a cargo de la compaiiia se debera llevar a cabo dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la presentaciéon de los
documentos. Teniendo en cuenta que la documentacion se remitié el 13 de febrero de 2024, el término para realizar el pago fenece el 12 de marzo de 2024.

Quedamos atentos a la remision del soporte de pago.

Cordialmente,

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQINDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFIYmM1ZgAQAFx854PAQO9GgIgFgAznHW0%...  2/6



29/2/24, 13:57 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

PAOLA ANDREA ASTUDILLO OSORIO
ABOGADA JUNIOR

INFORMES
+57 321 625 25 60

pastudillo@gha.com.co
ABOGADOS & ASOCIADOS

o & O

GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information confained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>

Enviado: viernes, 2 de febrero de 2024 19:13

Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patifio
<dcromero@segurosmundial.com.co>

Cc: Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>

Asunto: RE: ACUERDO CONCILIATORIO // DTE. NASLY JULIETH OSORIO ORTEGA //RAD. 2019-00213

No suele recibir correos electronicos de alcruz@segurosmundial.com.co. Por qué esto es importante

Buen dia apreciado Dra. Paola,

Agradezco la informacion y quedamos pendientes de la recepcion de los documentos para proceder con el respectivo pago.

Cordialmente,

Angela Liliana Cruz Blanco
Asesora Juridica de Procesos Judiciales

Autos
o 2855600 Ext: 1254
seguros €
@ mundlal o Calle 33 No. 6B - 24
tu compaiiia siempre Bogota, Colombia

B alcruz@segurosmundial.com.co
I:I www.facebook.com/SegurosMundial

o twitter.com/SegurosMundial
www.segurosmundial.com.co

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Enviado: viernes, 2 de febrero de 2024 10:55

Para: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patifio
<dcromero@segurosmundial.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Paola Andrea Astudillo Osorio <pastudillo@gha.com.co>

Asunto: ACUERDO CONCILIATORIO // DTE. NASLY JULIETH OSORIO ORTEGA //RAD. 2019-00213

No suele recibir correos electrénicos de informes@gha.com.co. Por qué esto es importante

Estimadas doctoras Diana, Laura y Angela, buen dia.

Atentamente informamos que el dia 31 de enero de 2024, se celebrd la audiencia inicial del articulo 372 del C.G.P,, en la cual se agotaron las siguientes etapas:
1. Presentacion de las partes.
2. Conciliacion: Se llegé al siguiente acuerdo conciliatorio:

La Compaiifa Mundial de Seguros S.A. se obliga a pagar a los demandantes la suma unica y total de $150.000.000 dentro de los 20 dias habiles siguientes a la
recepcion de los documentos de forma fisica y electrénica en las direcciones indicadas, los cuales son:

Formulario Sarlaft diligenciado por quien recibe el pago.

Cédula de Ciudadania de quien recibe el pago

Certificado bancario con fecha de expedicién no mayor a 30 dias
Desistimiento de la accién penal.

Acta de la audiencia.
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Asi las cosas, se aprobd el acuerdo y se declaré terminado el proceso por conciliacion.
De conformidad con lo anterior, una vez se alleguen los documentos requeridos, se remitira lo correspondiente para proceder con el pago.
Cordialmente,

PAOLA ANDREA ASTUDILLO OSORIO
ABOGADA JUNIOR

INFORMES
+57 321 625 25 60

pastudillo@gha.com.co
ABOGADOS & ASOCIADOS

N Chambers 0,

<« Latin America g
-, 2023 o

o & O

GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its aftached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>

Enviado: martes, 30 de enero de 2024 15:01

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Cc: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: Instrucciones Audiencia ANDRES DE JESUS VALENCIA RUIZ (Q.E.P.D).

No suele recibir correos electrénicos de alcruz@segurosmundial.com.co. Por qué esto es importante

Buena tarde apreciado Dr. Gustavo,

Te comparto instrucciones relacionadas con el homicidio del seior ANDRES DE JESUS VALENCIA RUIZ (Q.E.P.D) y la placa: SVA472.
Se autoriza la suma de $200.000.000 millones de pesos (Tope de pdliza).

Cordilamente,

Angela Liliana Cruz Blanco
Asesora Juridica de Procesos Judiciales

Autos
Py 2855600 Ext: 1254
seguros o "
@ mundial Q s
tu compaiiia siempre Bogota, Colombia

] alcruz@segurosmundial.com.co
|:| www.facebook.com/SegurosMundial
o twitter.com/SegurosMundial

www.segurosmundial.com.co

= Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. |El planeta te lo agradecera!
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Porque trabajamos cerca
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Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. jEl planeta te lo agradecera!

@ mundial’

tu compafila siempre

E
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Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. jEl planeta te lo agradecera!

O mundial

tu compaiiia siempre

E

Seqguro lo ha

Porque trabajamos cerca

c-'@

Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. jEl planeta te lo agradecera!
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@ mundial’

tu compafila siempre

E
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Porque trabajamos cerca
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Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. iEl planeta te lo agradecera!

@ mundial’

tu compafila siempre
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Porque trabajamos cerca
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Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. iEl planeta te lo agradecera!
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tu compaiiia siempre
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