
RV: EMBARGO EQUIDAD SEGUROS GENERALES - 860028415 - STRO 10241138

Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Jue 25/04/2024 14:25
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
Buenos Tardes CAD
Comparto correo donde se encuentran los honorarios asignados, para que por favor el correo sea cargado al Case
Cordialmente Kevin Gomez

De: MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>
Enviado: domingo, 12 de febrero de 2023 21:39
Para: Luis Suarez <Luis.Suarez@laequidadseguros.coop>
Cc: Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>;
Heilyn Bautista <Heilyn.Bautista@laequidadseguros.coop>; Facturacion GHA <facturacion@gha.com.co>
Asunto: RE: EMBARGO EQUIDAD SEGUROS GENERALES - 860028415 - STRO 10241138
 
Estimado Doctor Luis: 

Confirmamos recibo de la información respecto de los honorarios asignados para el proceso.
Así mismo, amablemente confirmamos que continuaremos haciendo seguimiento a la solicitud de fijación de caución que radicamos previamente e insistiremos
al Despacho para que la misma sea fijada lo más pronto posible.

Muchas gracias por su amable atención en todos nuestros temas. 
Cordialmente, 

María Camila Agudelo
 Coordinador Regional Bogotá

     

      www.gha.com.co
                       

 318 380 0187- 315 5776200 

 (60) (2) 669 4075 - (60) (1) 743 6592

 mcagudelo@gha.com.co 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y
sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the
intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 

De: Luis Suarez <Luis.Suarez@laequidadseguros.coop>
Enviado: viernes, 10 de febrero de 2023 10:00
Para: MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>
Cc: Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>;
Heilyn Bautista <Heilyn.Bautista@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: EMBARGO EQUIDAD SEGUROS GENERALES - 860028415 - STRO 10241138
 
Buenos días estimada María Camila,
 
En relación con la propuesta de honorarios les informamos que nos han aprobado una suma máximo de 10 SMMLV.
 
Por otra parte, agradecemos su ayuda con el fin de interponer lo más pronto posible la solicitud para que nos permitan prestar caución, y hacer seguimiento frecuente con el fin
de lograr que se libren oficios de levantamiento de medidas cautelares lo más pronto posible.
 
Luis Alberto Suarez Urrego | Director Legal Judicial
((601) 5922929 Ext. 1121) Celular 318-4872906
Carrera 9 A N° 99 – 07 Piso 14 | Horario de Atención: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
 luis.suarez@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop|
Bogotá - Colombia

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para

conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
De: MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>
Enviado el: lunes, 30 de enero de 2023 9:46 p. m.
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Para: Luis Suarez <Luis.Suarez@laequidadseguros.coop>; Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Heilyn Bautista
<Heilyn.Bautista@laequidadseguros.coop>; Laura Rincon <Laura.Rincon@laequidadseguros.coop>
CC: Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: RV: EMBARGO EQUIDAD SEGUROS GENERALES - 860028415 - STRO 10241138
 
Bogotá D.C., 30 de enero de 2023 
 
Señores. 
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO 
Atn: Doctora Laura Viviana Rincón Bermúdez. 
Coordinación Judicial - Dirección Legal Judicial.  
 
 

REF: OFERTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 
Apreciado Doctora Laura: 

Agradecemos la confianza depositada en nosotros. Comedidamente confirmamos que aceptamos la asignación para defender los intereses de la Compañía
dentro del proceso de la referencia. En este sentido, informamos que una vez nos notifiquemos procederemos a informarlo inmediatamente, sin perjuicio de
que desde este momento el proceso ya se encuentre bajo nuestra tutela y cuidado.
 
Para hacer el presupuesto que se requerirá para el manejo de este caso, primero y de manera anticipada, se manifiesta que estamos prestos para atender
cualquier inquietud que pueda suscitar esta propuesta y por supuesto, acogeremos lo pertinente para hacer una concertación que
se adecue a sus intereses. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, comedidamente sometemos a su consideración la propuesta de prestación de servicios profesionales
para brindar asesoría jurídica y adelantar todas las gestiones legales pertinentes, para representar judicialmente a la Compañía Aseguradora en el proceso
ejecutivo que cursa actualmente en el Juzgado Noveno (09) Civil del Circuito de Bogotá bajo el radicado 11001310300092022033700, y cuyos extremos
procesales son Omar Andrés Caro Bayona en calidad de ejecutante y la Equidad Seguros Generales O.C., quien funge como ejecutada.
 
Esta propuesta se remite como mensaje de datos en PDF anexo al correo electrónico. 
 
Muchas gracias por su siempre amable atención y cordial saludo. 
 
 

María Camila Agudelo
 Coordinador Regional Bogotá

 

     
 
      www.gha.com.co

                       

 318 380 0187- 315 5776200 

 (60) (2) 669 4075 - (60) (1) 743 6592

 mcagudelo@gha.com.co 

 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y
sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached

files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the

intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 

De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Enviado: lunes, 30 de enero de 2023 13:10
Para: Jinneth Hernandez Galindo <jhernandez@gha.com.co>; MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Marleny Aldana
Sandoval <maldana@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Yeimy Paola Leguizamon Escobar <secretariabogota@gha.com.co>
Cc: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>
Asunto: RV: EMBARGO EQUIDAD SEGUROS GENERALES - 860028415 - STRO 10241138
 
 
Buenas tardes:
 
Remito NUEVA ASIGNACIÓN para su respectivo trámite.
 
Cordialmente, Natalia
 

Gustavo Alberto Herrera Ávila
Socio Director/Managing Partner

 

     
 
      www.gha.com.co

                       

315 5776200 

(+57) (2) 659 4075 - (+57) (1) 7616436

gherrera@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,

confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

De: Laura Rincon <Laura.Rincon@laequidadseguros.coop>
Enviado: lunes, 30 de enero de 2023 12:51
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>
Cc: Luis Suarez <Luis.Suarez@laequidadseguros.coop>; Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Heilyn Bautista
<Heilyn.Bautista@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: EMBARGO EQUIDAD SEGUROS GENERALES - 860028415 - STRO 10241138
 
Estimados doctores:
 
 
Cordialmente me permito informar que el proceso ejecutivo del asunto y de que tratan los correos que anteceden queda asignado a su cargo con el fin de que
se asuma la defensa de los intereses de la compañía.
 
Agradezco por favor confirmar disponibilidad remitir propuesta de honorarios.
 
Cordialmente,
 
Laura Viviana Rincón Bermúdez | Coordinador judicial – Dirección Legal Judicial.
 ((57-1) 5922929 Ext. 1118- Celular: 3188076015|,Dirección: Carrera 9 A #99 - 07
* laura.rincon@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop |Bogotá – Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

 NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad

destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y b

 

De: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Enviado: viernes, 27 de enero de 2023 4:14 p. m.
Para: Luis Suarez <Luis.Suarez@laequidadseguros.coop>
Cc: Laura Rincon <Laura.Rincon@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: EMBARGO EQUIDAD SEGUROS GENERALES - 860028415 - STRO 10241138
 
Buen día @Luis Suarez,
 
Este embargo nuevo por $425.583.382 corresponde al proceso ejecutivo de Omar Andres Caro Bayona, identificado con radicado 1100131030009-2022-0337-00 y
de conocimiento del Juzgado 09 Civil del Circuito de Bogotá, el cual no nos han notificado.
 
Validando los antecedentes, encontré que corresponde al siniestro 10241138 (del cual también tenemos el ejecutivo SGC 9108 con embargo por $622.500.000),
pero en este reclaman las lesiones del pasajero del bus UFT991 Omar Andres Caro Bayona.
 

 
Quedo pendiente por favor a tus indicaciones para la asignación del proceso. Y adjunto auto que libra mandamiento de pago.
 
Cordialmente,
 
Maria Alejandra Borda Suarez | Abogada Distrito I – Dirección Legal Judicial.
 ((57-1) 5922929 Ext. 1101|,Dirección: Carrera 9 A #99 - 07
* maria.borda@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop |Bogotá – Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

 NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad

destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y

borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
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De: Angee Paola Caicedo Ramirez <APCaicedo@bancodeoccidente.com.co>
Enviado el: viernes, 27 de enero de 2023 12:13 p. m.
Para: Juan.Cardona@laequidadseguros.coop; Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Luis Suarez <Luis.Suarez@laequidadseguros.coop>; Mauricio
Solorzano <Mauricio.Solorzano@laequidadseguros.coop>
CC: Lilia Marcela Florez Duran <MFlorez@bancodeoccidente.com.co>
Asunto: EMBARGO EQUIDAD SEGUROS GENERALES - 860028415
Importancia: Alta
 
Buenas tardes.
Reciba un cordial saludo.
Me permito informar que el día de hoy se aplicó embargo.

JUZGADOOENTECOACTIVO No.OFICIO NoPROCESO DEMANDANTE DEMANDADO NITY/OCEDULADELDEMANDADO CUENTADELDEMANDAD

JUZ 9 CIV CIRC
BOGOTA 019 11001310300920220033700

OMAR ANDRES CARO
BAYONA

LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES O.C. 860028415

CDT
DESMATERIALIZAD

 
 
Muchas gracias
 
Cordialmente,
 

Aviso Legal: Este mensaje (Incluyendo sus anexos) está destinado únicamente para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y puede contener información que
no es de caracter público, de uso privilegiado o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta
comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta comunicación por error, notifíquenos inmediatamente y elimine este mensaje. Este mensaje y sus
anexos han sido revisados con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo es responsabilidad del
destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. Gracias.

29/4/24, 8:13 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQtNDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFlYmM1ZgAQADTM%2Fp8JZONFmtRe4prbC… 4/4

mailto:APCaicedo@bancodeoccidente.com.co
mailto:Juan.Cardona@laequidadseguros.coop
mailto:Maria.Borda@laequidadseguros.coop
mailto:Luis.Suarez@laequidadseguros.coop
mailto:Mauricio.Solorzano@laequidadseguros.coop
mailto:MFlorez@bancodeoccidente.com.co

