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RE: SUSPENSION AUDIENCIA ART 372 CPG- FERNANDO MARCIAL ENRIQUEZ Y OTROS || RAD
202100049 || EDESK 1086575

Desde Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Fecha Lun 7/07/2025 12:06

Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

cC Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Estimados compafieros, muy buenas tardes,
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muiioz Nievez

H E R R E R A Coordinadora Regional Sur Occidente
TEL: 311 388 8049

ABOGADOS & ASOCIADOS

Bogota - Cra 11A# 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688

in assaciation with CLYDE R CO Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
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" | J S —
“BAE {m
s gy -

= gha.com.co mn X

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntos.
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18/7/25, 9:14 a.m. Correo: CAD GHA - Outlook

De: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>

Enviado: lunes, 7 de julio de 2025 12:04

Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>; Santiago Rojas
Buitrago <srojas@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Asunto: RE: SUSPENSION AUDIENCIA ART 372 CPG- FERNANDO MARCIAL ENRIQUEZ Y OTROS | | RAD 202100049
| | EDESK 1086575

Buen dia apreciada Dra. Monica,
Espero este bien.

Me permito informar que no se autoriza realizar ofrecimiento por la pdliza de RCE del VH SLF701 ya
que esta no ofrece cobertura material adicionalmente el valor asegurado de esta es de $52.668.180
menos el deducible pactado, valor que esta muy alejado a la postura de $300.000.000 por la parte
demandante, considero que hacer un ofrecimiento por minimo que sea por la pdliza de RCE es un
riesgo puesto que con esto de cierto modo estariamos confirmando la postura del juez.

Cordialmente,

Laura Sanabria A.
Abogada de Litigios
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9# 101 — 67 Piso 7° Bogota, Colombia
laura.sanabria@sbseguros.co
www.SBSeguros.co
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Seguros Colombia PARA TRABAJAR CEmRcAOSN

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 18 de junio de 2025 5:44 p. m.

Para: Laura Sanabria Avila <laura.sanabria@sbseguros.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Maria Giraldo Orozco <maria.giraldo@sbseguros.co>; Santiago Rojas
Buitrago <srojas@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Asunto: RV: SUSPENSION AUDIENCIA ART 372 CPG- FERNANDO MARCIAL ENRIQUEZ Y OTROS | | RAD 202100049
| | EDESK 1086575

Apreciada Doctora Laura buenas tardes

Como fue informado a través de la plataforma Edesk, el pasado 21 de mayo de 2025 se llevo a
cabo la audiencia inicial del proceso de la referencia. Dicha audiencia fue suspendida en la
etapa conciliatoria hasta el 9 de julio de 2025, y se reanudara el proximo 10 de julio a las 9:00
a.m. Esto, con el fin de que las partes puedan evaluar la posibilidad de llegar a un acuerdo
conciliatorio, en la diligencia la parte demandante manifesto estar dispuesta a conciliar por la
suma de $300.000.000.
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En el presente caso, se advierte que la juez considera que los demandantes familiares de la
pasajera fallecida solicitan la indemnizacién iure propio sin relacion con el contrato de
transporte, por lo que se inclina a que debe afectarse la poliza RCE. Sin embargo, segun los
hechos expuestos en la demanda, técnicamente la pdliza aplicable seria la de RCC.

De acuerdo con lo anterior, ponemos en conocimiento esta situacién en tanto que se identifica
un riesgo potencial de condena, pese a que el seguro RCE, no deberia cubrir los hechos de la
demanda, la postura del juez se inclina a afectar esta pdliza.

La liquidacion objetivada asciende a la suma de $42.134.544 la cual se detalla a continuacion:

Suma asegurada 60 SMMLV, al afio 2020 equivale a la suma de $52.668.180, se aplica
deducible del 20%, toda vez que el siniestro ocurri6 el dia 21/12/2020 y la fecha de aviso data
del 28/01/2021 es decir fuera del plazo de 30 dias estipulado.

El valor asegurado corresponde a la pdliza RCE No. 1000518, no se tiene en cuenta la
liquidacién de la poliza de RCC no. 1000182, debido que la suma asegurada se encuentra
agotada.

En ese sentido, quedamos atentos a las instrucciones que la compania estime pertinentes.

Cordial saludo.

Monica Liceth Torres Escobar

H E R R E R A Profesional Senior |l
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