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RV: CAL29517 - PAGO CONDENA -SOLICITUD SOPORTE

Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Mar 14/11/2023 12:15
Para:​Kelly Alejandra Paz Chamorro <kpaz@gha.com.co>;​Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>​
CC:​Informes GHA <informes@gha.com.co>;​CAD GHA <cad@gha.com.co>;​Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>;​Aura Maria Coral Guerra <acoral@gha.com.co>​

Case No.16265

De: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Enviado: martes, 14 de noviembre de 2023 11:49
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Cc: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
Asunto: RV: CAL29517 - PAGO CONDENA -SOLICITUD SOPORTE
 
Apreciados, remito para su conocimiento.
 
Cordialmente
 
 
CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL
PROFESIONAL ABOGADO
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. 6464330 
Calle 100 No. 9 A 45 Bogotá – CO

 
 
 
 
 
De: NADIA ALICIA CHAVARRO CARABALLO <NACHAVARRO@solidaria.com.co>
Enviado el: jueves, 9 de noviembre de 2023 8:37
Para: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
CC: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
Asunto: RE: CAL29517 - PAGO CONDENA -SOLICITUD SOPORTE
 
Apreciado Camilo buen día
 
Remito lo solicitado
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NADIA ALICIA CHAVARRO CARABALLO
Analista Juridico
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. (601) 6464330
Calle 100 No 9A - 45 Bogota – CO

 
 
De: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Enviado el: viernes, 3 de noviembre de 2023 12:05
Para: NADIA ALICIA CHAVARRO CARABALLO <NACHAVARRO@solidaria.com.co>
CC: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
Asunto: RV: CAL29517 - PAGO CONDENA -SOLICITUD SOPORTE
 
 
Apreciada Alicia buen día, agradezco remisión del soporte de pago.
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Cordialmente
 
 
CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL
PROFESIONAL ABOGADO
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. 6464330 
Calle 100 No. 9 A 45 Bogotá – CO

 
 
 
 
 
De: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
Enviado el: viernes, 20 de octubre de 2023 4:43
Para: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Asunto: RV: CAL29517 - PAGO CONDENA
 
Cami buenas tardes, en este caso por favor solicitar el soporte del pago del CAL29517 después del martes 24 de octubre de 2023 y enviar al abogado externo.
 
Quedo atenta a tus comentarios.
 
Muchas gracias!!
 
 
 
ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS
Profesional Abogado
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. (601) 6464330 Ext. 1171
Calle 100 No 9A – 45 Piso 12 Bogotá - CO
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De: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS
Enviado el: jueves, 19 de octubre de 2023 12:50
Para: NADIA ALICIA CHAVARRO CARABALLO <NACHAVARRO@solidaria.com.co>
CC: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
Asunto: RE: CAL29517 - PAGO CONDENA
 
Nadia buenas tardes, te confirmo que autoricé las dos op. 800546700 y 800546705.
 
Quedo atenta a tus comentarios.
 
Cordialmente,
 
 
 
 
ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS
Profesional Abogado
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. (601) 6464330 Ext. 1171
Calle 100 No 9A – 45 Piso 12 Bogotá - CO

 
De: NADIA ALICIA CHAVARRO CARABALLO <NACHAVARRO@solidaria.com.co>
Enviado el: jueves, 19 de octubre de 2023 12:44
Para: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
Asunto: RV: CAL29517 - PAGO CONDENA
 
Apreciada Adriana buen día
 
Solicito tu colaboración con la autorización de la OP 800546700
 
NADIA ALICIA CHAVARRO CARABALLO
Analista Juridico
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. (601) 6464330
Calle 100 No 9A - 45 Bogota – CO

 
 
De: Liquidación Indemnizaciones Autos <liquidacionindemautos@solidaria.com.co>
Enviado el: jueves, 19 de octubre de 2023 11:23
Para: NADIA ALICIA CHAVARRO CARABALLO <NACHAVARRO@solidaria.com.co>; ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
CC: ORLANDO MOLANO RODRIGUEZ <omolano@solidaria.com.co>; JUAN PABLO RUEDA SERRANO <jrueda@solidaria.com.co>
Asunto: RV: CAL29517 - PAGO CONDENA
 
Buenos días Alicia, 
 
Solicito de tu valiosa colaboración gestionando la segunda autorización de las siguientes OP 
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Mil gracias, 
 
Cordialmente. 
 
ANA VALENTINA MENDOZA SINISTERRA
AUXILIAR INDEMNIZACIONES AUTOMÓVILES-- LIQUIDACIONES
GERENCIA SINIESTROS DE AUTOMÓVILES
Tel. 6464330
Bogotá - CO
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De: NADIA ALICIA CHAVARRO CARABALLO <NACHAVARRO@solidaria.com.co>
Enviado: jueves, 19 de octubre de 2023 9:27
Para: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>; SALVADOR DUARTE BUITRAGO <sduarte@solidaria.com.co>; Liquidación Indemnizaciones Autos
<liquidacionindemautos@solidaria.com.co>
Cc: ALAN GERMAN CEDENO GUTIERREZ <acedeno@solidaria.com.co>; CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Asunto: RE: CAL29517 - PAGO CONDENA
 
Apreciados buen día
 
Confirmo creación de beneficiarios
 

 

 
NADIA ALICIA CHAVARRO CARABALLO
Analista Juridico
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. (601) 6464330
Calle 100 No 9A - 45 Bogota – CO
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De: ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>
Enviado el: martes, 17 de octubre de 2023 12:17
Para: SALVADOR DUARTE BUITRAGO <sduarte@solidaria.com.co>; Liquidación Indemnizaciones Autos <liquidacionindemautos@solidaria.com.co>
CC: MARIA YASMITH HERNANDEZ MONTOYA <yhernandez@solidaria.com.co>; JUAN PABLO RUEDA SERRANO <jrueda@solidaria.com.co>; ALAN GERMAN CEDENO GUTIERREZ
<acedeno@solidaria.com.co>; NADIA ALICIA CHAVARRO CARABALLO <NACHAVARRO@solidaria.com.co>; ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS <adtovar@solidaria.com.co>;
CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Asunto: CAL29517 - PAGO CONDENA
 
Buenas tardes teniendo en cuenta que la Compañía fue condenada al pago de $40.600.000, agradezco su colaboración con el pago de dichos dineros de la siguiente manera:
 

1. La suma de $24.360.000 a favor de DUBER EDINSON RAMÍREZ LUNA identificado con cédula de ciudadanía No. 76.328.215, mediante transferencia electrónica a la cuenta
de Davivienda.  

2. La suma de $16.240.000 a favor de MARIO ALFONSO CASTAÑEDA MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.237.495, mediante transferencia electrónica a
la cuenta de Bancolombia.

 
Adjunto Excel.
 
El pago deberá realizarse a más tardar el 31 de octubre de 2023.
 
Realizado el pago anterior, agradezco se libere la reserva de indemnización en la suma de $59.400.000.
 
Quedo atenta a sus comentarios y agradezco su colaboración.
 
Cordialmente,
 
 
 
 
ADRIANA ELIZABETH TOVAR BUSTOS
Profesional Abogado
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. (601) 6464330 Ext. 1171
Calle 100 No 9A – 45 Piso 12 Bogotá - CO
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