
RE: Archivo - RF-19051707, CONTRALORIA DE MANIZALES vs JUAN CARLOS GOMEZ

Edna Lizeth Martin Torres <edna.martin@allianz.co>
Mié 03/05/2023 13:55
Para:​Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>​
CC:​Informes GHA <informes@gha.com.co>;​Juliana De La Torre Lopez (Shared) <jtorre@gha.com.co>;​Facturacion
<facturacion@gha.com.co>​

Internal

Hola Lorena,
 
Siniestro No. 126425716, Aplicativo 123367 y honorarios de $1.000.000.
 
Lorena, tenemos más casos pendientes de siniestro y de honorarios?, por favor revisemos para dejar este tema al día. Me
cuentas por favor.
 
Cordial saludo,
 
 
Edna Lizeth Martin Torres
Abogada | Procesos Judiciales & BI
Vicepresidencia de Operaciones, Claims y Transformación
Movil: 3160244372
✉ edna.martin@allianz.co   

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede
contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a
otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.
 
 
 
De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 20 de abril de 2023 3:39 p. m.
Para: Edna Lizeth Martin Torres <edna.martin@allianz.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Juliana De La Torre Lopez <jtorre@gha.com.co>; Facturacion GHA
<facturacion@gha.com.co>
Asunto: RE: Archivo - RF-19051707, CONTRALORIA DE MANIZALES vs JUAN CARLOS GOMEZ
 
Estimada,
 
Adjunto soporte documental.
 
Cordialmente,
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De: Edna Lizeth Martin Torres <edna.martin@allianz.co>
Enviado el: jueves, 20 de abril de 2023 2:08 p. m.
Para: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Juliana De La Torre Lopez <jtorre@gha.com.co>; Facturacion GHA
<facturacion@gha.com.co>
Asunto: RE: Archivo - RF-19051707, CONTRALORIA DE MANIZALES vs JUAN CARLOS GOMEZ
 

Internal
 
Estimados, no vienen adjuntos.
 
Cordial saludo,
 
 
Edna Lizeth Martin Torres
Abogada | Procesos Judiciales & BI
Vicepresidencia de Operaciones, Claims y Transformación
Movil: 3160244372
✉ edna.martin@allianz.co   

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede
contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a
otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.
 
 
 
De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Enviado el: lunes, 27 de marzo de 2023 10:23 a. m.
Para: Edna Lizeth Martin Torres <edna.martin@allianz.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Juliana De La Torre Lopez <jtorre@gha.com.co>; Facturacion GHA
<facturacion@gha.com.co>
Asunto: RE: Archivo - RF-19051707, CONTRALORIA DE MANIZALES vs JUAN CARLOS GOMEZ
 
Estimada doctora Lizeth
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adjunto asignación del proceso, no contamos con siniestro ni honorarios.
 
Cordialmente,
 

De: Facturacion GHA <facturacion@gha.com.co>
Enviado: lunes, 27 de marzo de 2023 9:43
Para: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Juliana De La Torre Lopez <jtorre@gha.com.co>
Asunto: RE: Archivo - RF-19051707, CONTRALORIA DE MANIZALES vs JUAN CARLOS GOMEZ
 
Buenos dias, Doc
 
Te comparto la informacion que tenemos de la asignacion del proceso.
 
Adjunto correo.
 
Cordialmente. 
 

Valentina Tamayo 

Ortega 

Auxiliar de Facturacion

 

     

 

      www.gha.com.co

                       

 317 6428236 - 315 5776200

 (60) (2) 669 4075 

 facturacion@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no
comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del
presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial

use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the

information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient

please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 

De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Enviado: viernes, 24 de marzo de 2023 23:11
Para: Facturacion GHA <facturacion@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Juliana De La Torre Lopez <jtorre@gha.com.co>
Asunto: RV: Archivo - RF-19051707, CONTRALORIA DE MANIZALES vs JUAN CARLOS GOMEZ
 
Hola Vale,
 
Espero estes bien!
 
Me podrías confirmar si tienes asignación y siniestro de este proceso, yo no cuento con esa información.
 
Quedo atenta a tu respuesta.
 
Gracias!
 

?
De: Edna Lizeth Martin Torres <edna.martin@allianz.co>
Enviado el: viernes, 24 de marzo de 2023 10:03 a. m.
Para: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: Archivo - RF-19051707, CONTRALORIA DE MANIZALES vs JUAN CARLOS GOMEZ
 

Internal
 
Buenos días Lorena,
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Acuso recibido del archivo y quedo atenta al grado de consulta del proceso.
 
***Llama la atención que este caso no me aparece en la base como proceso activo y no se sí ustedes cuenten con siniestro
y honorarios asignados. Me cuentan por fa.
 
Cordial saludo,
 
 
Edna Lizeth Martin Torres
Abogada | Procesos Judiciales & BI
Vicepresidencia de Operaciones, Claims y Transformación
Movil: 3160244372
✉ edna.martin@allianz.co   

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede
contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a
otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.
 
 
 
De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 16 de marzo de 2023 9:42 p. m.
Para: Edna Lizeth Martin Torres <edna.martin@allianz.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: Archivo - RF-19051707, CONTRALORIA DE MANIZALES vs JUAN CARLOS GOMEZ
 
Apreciada doctora Lizeth 
 
Comedidamente informamos que, en el proceso de referencia, se notificó  auto de archivo de la acció n fiscal. 
 
Adjunto soporte documental. 
 
Cordialmente, 
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?
 

************************************************************************************************************************************************

ADVERTENCIA LEGAL

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está

permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a

nuestra atención o a través de nuestros canales de contacto habilitados y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.

Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad,

están prohibidas por la ley.

Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la

confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el emisor no asume responsabilidad alguna por

tales circunstancias. Si no consintiese en la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro

conocimiento de manera inmediata.

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL

This message is intended exclusively for the person to whom it is addressed and contains privileged and confidential information protected from disclosure by law. If

you are not the addressee indicated in this message, you should immediately delete it and any attachments and notify the sender by reply e-mail or by our contact

channels enabled. In such case, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or use of this message or any attachments, for any purpose, is

strictly prohibited by law.

We hereby inform you, as addressee of this message, that e-mail and Internet do not guarantee the confidentiality, nor the completeness or proper reception of the

messages sent and, thus, the sender does not assume any liability for those circumstances. Should you not agree to the use of e-mail or to communications via

Internet, you are kindly requested to notify us immediately.

************************************************************************************************************************************************

 

************************************************************************************************************************************************

ADVERTENCIA LEGAL

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está

permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a

nuestra atención o a través de nuestros canales de contacto habilitados y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.

Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad,

están prohibidas por la ley.

Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la

confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el emisor no asume responsabilidad alguna por

tales circunstancias. Si no consintiese en la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro

conocimiento de manera inmediata.
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PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL

This message is intended exclusively for the person to whom it is addressed and contains privileged and confidential information protected from disclosure by law. If

you are not the addressee indicated in this message, you should immediately delete it and any attachments and notify the sender by reply e-mail or by our contact

channels enabled. In such case, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or use of this message or any attachments, for any purpose, is

strictly prohibited by law.

We hereby inform you, as addressee of this message, that e-mail and Internet do not guarantee the confidentiality, nor the completeness or proper reception of the

messages sent and, thus, the sender does not assume any liability for those circumstances. Should you not agree to the use of e-mail or to communications via

Internet, you are kindly requested to notify us immediately.

************************************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************************************

ADVERTENCIA LEGAL

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está

permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a

nuestra atención o a través de nuestros canales de contacto habilitados y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.

Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad,

están prohibidas por la ley.

Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la

confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el emisor no asume responsabilidad alguna por

tales circunstancias. Si no consintiese en la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro

conocimiento de manera inmediata.

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL

This message is intended exclusively for the person to whom it is addressed and contains privileged and confidential information protected from disclosure by law. If

you are not the addressee indicated in this message, you should immediately delete it and any attachments and notify the sender by reply e-mail or by our contact

channels enabled. In such case, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or use of this message or any attachments, for any purpose, is

strictly prohibited by law.

We hereby inform you, as addressee of this message, that e-mail and Internet do not guarantee the confidentiality, nor the completeness or proper reception of the

messages sent and, thus, the sender does not assume any liability for those circumstances. Should you not agree to the use of e-mail or to communications via

Internet, you are kindly requested to notify us immediately.

************************************************************************************************************************************************
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