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RV: RECORDATORIO // CASE NO. 16374 AUTO FIJA FECHA DE AUDIENCIA / DTE
GABRIELA MICHELLE BOCANEGRA ALZATE / CLIENTE EQUIDAD / RAD 202100082 /
JUDICIAL 837

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO <jmedina@gha.com.co>
Jue 01/02/2024 11:36
Para:​Brahiam Stiven Espejo Daza <bespejo@gha.com.co>​
CC:​Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>;​Informes GHA <informes@gha.com.co>​

Estimado,
Brahiam. 

Cordial saludo, 

En atención al correo que antecede, solicito de tu apoyo subiendo este correo al Case. 

Agradezco la gestión. 

Atentamente, 

 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 

AUXLIAR JURIDICO

            
CENTRO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y

REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Luis Suarez <Luis.Suarez@laequidadseguros.coop>
Enviado: jueves, 1 de febrero de 2024 9:26
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Maria Saldana <Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; JUAN
PABLO MEDINA CAMPIÑO <jmedina@gha.com.co>; Maria Alejandra Borda
<Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
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Asunto: RE: RECORDATORIO // CASE NO. 16374 AUTO FIJA FECHA DE AUDIENCIA / DTE GABRIELA MICHELLE
BOCANEGRA ALZATE / CLIENTE EQUIDAD / RAD 202100082 / JUDICIAL 837
 
Buenos días,
 
Según conversación telefónica, se autoriza incremento del OT a la suma de $120.000.000.
 
Luis Alberto Suarez Urrego | Director Legal Judicial
((601) 5922929 Ext. 1121) Celular 318-4872906
Carrera 9 A N° 99 – 07 Piso 14 | Horario de Atención: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
 luis.suarez@laequidadseguros.coop | +
[http://www.laequidadseguros.coop|/]www.laequidadseguros.coop|
Bogotá - Colombia

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
 
De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 31 de enero de 2024 1:28 p. m.
Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Luis Suarez
<Luis.Suarez@laequidadseguros.coop>
CC: Maria Saldana <Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; JUAN
PABLO MEDINA CAMPIÑO <jmedina@gha.com.co>
Asunto: RECORDATORIO // CASE NO. 16374 AUTO FIJA FECHA DE AUDIENCIA / DTE GABRIELA MICHELLE
BOCANEGRA ALZATE / CLIENTE EQUIDAD / RAD 202100082 / JUDICIAL 837
 
Estimados,
Doctores.
 
Comedidamente recordamos que nos encontramos pendientes a las instrucciones con
respecto a la autorización de la suma sugerida dentro del proceso de la referencia,
teniendo en cuenta que la fecha de audiencia inicial está programada para el día 01 de
febrero de 2024 y la contingencia se encuentra calificada como PROBABLE.
 
Quedamos atentos.
 
Cordialmente,
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JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 

AUXLIAR JURIDICO

            
CENTRO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y

REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
 

 
 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: martes, 30 de enero de 2024 14:17
Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Luis Suarez
<luis.suarez@laequidadseguros.coop>
Cc: Maria Saldana <Maria.Saldana@laequidadseguros.coop>; JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO
<jmedina@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Asunto: RECORDATORIO // CASE NO. 16374 AUTO FIJA FECHA DE AUDIENCIA / DTE GABRIELA MICHELLE
BOCANEGRA ALZATE / CLIENTE EQUIDAD / RAD 202100082 / JUDICIAL 837
 
Estimados,
Doctores.
 
Comedidamente recordamos que nos encontramos pendientes a las instrucciones con
respecto a la autorización de la suma sugerida dentro del proceso de la referencia,
teniendo en cuenta que la fecha de audiencia inicial está programada para el día 01 de
febrero de 2024 y la contingencia se encuentra calificada como PROBABLE.
 
Quedamos atentos.
 
Cordialmente,

 

JUAN PABLO MEDINA
CAMPIÑO  

AUXLIAR JURIDICO

          

  

CENTRO DE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN Y REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO
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De: Leidy Viviana Santacruz Zamora <lsantacruz@gha.com.co>
Enviado: jueves, 25 de enero de 2024 10:32
Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; luis.suarez
<luis.suarez@laequidadseguros.coop>; Maria Saldana <maria.saldana@laequidadseguros.coop>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; JUAN PABLO MEDINA
CAMPIÑO <jmedina@gha.com.co>
Asunto: RV: INFORME PREVIO // CASE NO. 16374 AUTO FIJA FECHA DE AUDIENCIA / DTE GABRIELA MICHELLE
BOCANEGRA ALZATE / CLIENTE EQUIDAD / RAD 202100082 / JUDICIAL 837
 
Buenos días, recibe un cordial saludo. 
 
Apreciados doctores, 
 
 
Comedidamente remitimos informe previo del proceso de la referencia del cual se celebrará  audiencia inicial
el día 1 de febrero del 2024. 
 
En igual sentido, atendiendo a que el proceso se encuentra calificado como PROBABLE sugerimos realizar un
ofrecimiento por un valor de $137.890.800.
 
Quedamos atentos a las instrucciones.
 
Cordialmente,
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