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RV: TRANSACCION TOTAL --RE: RECONSIDERACION POR DAÑOS : AMABLE SOLICITUD
CONFIRMACION OFRECIMIENTO IXP537 HDI / MARIA CAMILA AGUDELO ROMERO /
JUZGADO DE CIRCUITO - CIVIL 5 CALI / CJ 568623

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Jue 22/02/2024 15:18
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;​Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>;​Juan David Vergara Melo
<jvergara@gha.com.co>​

Estimados compañeros, muy buenas tardes,   
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo y las piezas adjuntas. 
 
Muchas gracias, siempre cordial,

 

 

DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVEZ

 

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE 

             ÁREA DE DERECHO PRIVADO

  +57 311 388 8049 

  dmunoz@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado: jueves, 22 de febrero de 2024 14:23
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Juan David
Vergara Melo <jvergara@gha.com.co>
Asunto: RV: TRANSACCION TOTAL --RE: RECONSIDERACION POR DAÑOS : AMABLE SOLICITUD CONFIRMACION
OFRECIMIENTO IXP537 HDI / MARIA CAMILA AGUDELO ROMERO / JUZGADO DE CIRCUITO - CIVIL 5 CALI / CJ
568623
 
Estimada Dar, recibe un cordial saludo, 
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Amablemente remito para tu conocimiento y fines pertinentes. 

Cordialmente, 

 

 MAYERLY AYALA RIVERA

 

 
ABOGADA JUNIOR

             ÁREA INFORMES

  +57 301 394 2039

  mayala@gha.com.co 

 

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos. 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Marilyn Parada <marilynparada@oypabogados.com>
Enviado: jueves, 22 de febrero de 2024 9:17
Para: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>
Cc: Leon Blanco,Lina Maria <Lina.Leon@hdi.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Plazas
Mora,Salomon Isaac <Salomon.Plazas@hdi.com.co>; Montoya Moreno,Luis Miguel
<Miguel.Montoya@hdi.com.co>
Asunto: TRANSACCION TOTAL --RE: RECONSIDERACION POR DAÑOS : AMABLE SOLICITUD CONFIRMACION
OFRECIMIENTO IXP537 HDI / MARIA CAMILA AGUDELO ROMERO / JUZGADO DE CIRCUITO - CIVIL 5 CALI / CJ
568623
 

No suele recibir correos electrónicos de marilynparada@oypabogados.com. Por qué esto es importante

Cordial Saludo 
 
Para informales que logramos arreglar tanto el penal como el civil, con las instrucciones impartidas,
estamos elaborando el contrato de transacción 
 
Cordialmente
 
 

El 07/02/2024 3:10 PM -05 Lopez, Lina <lina.lopez@hdi.com.co> escribió:
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Estimada Dra. Marilyn,
 
Le autorizamos aumentar nuestra oferta a $20 millones como indemnización integral por
los daños al vehículo del tercero, considerando que la Compañía está reconociendo
cerca del 75% de su valor comercial sin que nos interese la conservación del
salvamento.  Se reconoce un monto adicional por gastos, sin exigir soportes
documentales.
 
Pretensiones sin acreditar

 
Saludos
 

Lina López Ortega I  Subdirectora Legal de Siniestros I HDI Seguros
Oficina Principal I Carrera 7 No. 72 – 13 I Bogotá, Colombia
PBX: +(57+1) 346 88 88 
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Lina.lopez@hdi.com.co
 
www.hdi.com.co
 
De: Marilyn Parada <marilynparada@oypabogados.com>
Enviado el: miércoles, 7 de febrero de 2024 10:34 a. m.
Para: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>
Asunto: Fwd: RECONSIDERACION POR DAÑOS : AMABLE SOLICITUD CONFIRMACION
OFRECIMIENTO IXP537 HDI / MARIA CAMILA AGUDELO ROMERO / JUZGADO DE
CIRCUITO - CIVIL 5 CALI / CJ 568623
 
Dra 
 
Atenta a instrucciones 
 
Gracias 

---------- Mensaje original ----------
De: Marilyn Parada <marilynparada@oypabogados.com>
Para: "Lopez, Lina" <Lina.Lopez@hdi.com.co>, "Montoya Moreno,Luis Miguel"
<Miguel.Montoya@hdi.com.co>, Mayerly Ayala Rivera
<mayala@gha.com.co>, Informes GHA <informes@gha.com.co>, "Sanchez
Cipagauta,Vivian Andrea" <Vivian.Sanchez@hdi.com.co>, "Rubiano Jimenez,
Paola Alejandra" <Paola.Rubiano@Hdi.com.co>, "Leon Blanco,Lina Maria"
<Lina.Leon@hdi.com.co>, "Salomon.Plazas@hdi.com.c"
<Salomon.Plazas@hdi.com.c>
Fecha: 01/02/2024 3:56 PM -05
Asunto: Fwd: RECONSIDERACION POR DAÑOS : AMABLE SOLICITUD
CONFIRMACION OFRECIMIENTO IXP537 HDI / MARIA CAMILA AGUDELO
ROMERO / JUZGADO DE CIRCUITO - CIVIL 5 CALI / CJ 568623
 
 
 
Apreciada Dra. Lina Lopez 
 
Traslade la propuesta por los daños al abogado, envió reconsideración la cual
adjunto al presente correo, sin embargo quiero aclarar los siguiente: 
 

1. Respecto a las lesiones ya aceptaron la propuesta de los $ 21.000.000, el
asegurado tiene agravante de alcoholemia, llegando al acuerdo de
fiscalía atenúa y podrá pedir principio de oportunidad

2. Los lesionados ninguno es el propietario del vehículo 

De acuerdo a lo anterior quedo atenta a instrucciones si logramos llegar a un
acuerdo integral para terminar el civil y penal, en caso contrario seria terminar
el penal continuar el civil respecto a los daños del vehículo
 
Atenta a instrucciones  
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Cordialmente 
El 29/01/2024 8:52 AM -05 Lopez, Lina <lina.lopez@hdi.com.co> escribió:
 
 
Estimada Dra. Marilyn,
 
Autorizamos negociar hasta por $17 millones lo correspondiente al daño del
vehículo del tercero, valor que se adiciona a los $21 millones autorizados por
lesiones.
 
Agradezco comunicarse con la Dra. Mayerly Ayala de la firma GHA quienes
representan los intereses de HDI en el proceso Civil, esto con el propósito de
coordinar el cierre definitivo del proceso Civil por transacción.
 
Saludos
 

Lina López Ortega I  Subdirectora Legal de Siniestros I HDI Seguros
Oficina Principal I Carrera 7 No. 72 – 13 I Bogotá, Colombia
PBX: +(57+1) 346 88 88 
Lina.lopez@hdi.com.co
 
www.hdi.com.co
 
De: Marilyn Parada <marilynparada@oypabogados.com>
Enviado el: lunes, 29 de enero de 2024 8:36 a. m.
Para: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>
Asunto: RE: Fwd: RE: AMABLE SOLICITUD CONFIRMACION OFRECIMIENTO
IXP537 HDI / MARIA CAMILA AGUDELO ROMERO / JUZGADO DE CIRCUITO -
CIVIL 5 CALI / CJ 568623
 
Dra Lina Lopez 
 
Buen día
 
Atenta al ofrecimiento, tengo ese contrato de transacción en espera
 
Mil gracias 
 
 
 
El 24/01/2024 3:06 PM -05 Leon Blanco,Lina Maria <lina.leon@hdi.com.co>
escribió:
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Apreciada buenas tardes, 
 
De acuerdo a la traza de correos, agradecemos la revisión del caso, teniendo en
cuenta que el tercero solicita realizar una indemnización integral y estamos a la
espera del ofrecimiento autorizado para daños. 
 
Reitero nuestra sugerencia de ofrecimiento:
"De acuerdo a nuestro análisis se trata de una PT del vh tercero, que para
la fecha de siniestro (29 de marzo de 2022) tenía un valor en
Fasecolda de $24.200.000, por lo que la sugerencia de negociación es
proponerle quedarse con el Salvamente y ofrecer entre el 70%
($16.940.000) al 74% ($17.905.000) del valor."
Reitero que las lesiones ya están negociadas y estamos a la espera de cerrar el
valor de los daños y con este acuerdo dar por terminado el proceso civil y penal. 
 
Quedo muy atenta, 
 
 
 

 
Lina María León Blanco I Lider RC I Indemnizaciones Autos HDI Seguros
Oficina Principal I Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 1 I Bogotá, Colombia
PBX: +(60+1) 346 88 88 
lina.leon@hdi.com.co
 
www.hdi.com.co
 
 

De: Marilyn Parada <marilynparada@oypabogados.com>
Enviado: lunes, 22 de enero de 2024 14:41
Para: Leon Blanco,Lina Maria <Lina.Leon@hdi.com.co>; Lopez, Lina
<Lina.Lopez@hdi.com.co>; Rubiano Jimenez, Paola Alejandra
<Paola.Rubiano@Hdi.com.co>; Sanchez Cipagauta,Vivian Andrea
<Vivian.Sanchez@hdi.com.co>
Cc: Guaglianone Lemus, Jaime Fernando <Jaime.Guaglianone@hdi.com.co>;
Montoya Moreno,Luis Miguel <Miguel.Montoya@hdi.com.co>
Asunto: RE: Fwd: RE: AMABLE SOLICITUD CONFIRMACION OFRECIMIENTO
IXP537 HDI / MARIA CAMILA AGUDELO ROMERO / JUZGADO DE CIRCUITO -
CIVIL 5 CALI / CJ 568623
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Apreciada Dra. Lina Lopez 
 
En la demanda civil están reclamando los daños, lo ideal es una indemnización
integral , en este caso solo cerraríamos el penal y el civil nos queda vigente 
 
Agradezco su amable respuesta 
 
Cordialmente 
El 22/01/2024 2:04 PM -05 Leon Blanco,Lina Maria <lina.leon@hdi.com.co>
escribió:
 
 
 
Apreciadas buenas tardes, 
 
Estamos a la espera de sus comentarios, el tercero está solicitando a
indemnización integral. 
 
Quedo atenta, 
 
 

 
Lina María León Blanco I Lider RC I Indemnizaciones Autos HDI Seguros
Oficina Principal I Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 1 I Bogotá, Colombia
PBX: +(60+1) 346 88 88 
lina.leon@hdi.com.co
 
www.hdi.com.co
 
 

De: Montoya Moreno,Luis Miguel <Miguel.Montoya@hdi.com.co>
Enviado: jueves, 18 de enero de 2024 11:47
Para: Leon Blanco,Lina Maria <Lina.Leon@hdi.com.co>; Lopez, Lina
<Lina.Lopez@hdi.com.co>; Rubiano Jimenez, Paola Alejandra
<Paola.Rubiano@Hdi.com.co>; Sanchez Cipagauta,Vivian Andrea
<Vivian.Sanchez@hdi.com.co>
Cc: Marilyn Parada <marilynparada@oypabogados.com>; Guaglianone Lemus,
Jaime Fernando <Jaime.Guaglianone@hdi.com.co>
Asunto: RE: Fwd: RE: AMABLE SOLICITUD CONFIRMACION OFRECIMIENTO
IXP537 HDI / MARIA CAMILA AGUDELO ROMERO / JUZGADO DE CIRCUITO -
CIVIL 5 CALI / CJ 568623
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+ Vivian
 
 
 
 
 
 

 
Miguel Montoya I Director de Indemnizaciones I HDI Seguros 
Oficina Principal I Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 1 I Bogotá, Colombia 
PBX: (604) 346 88 88 
Miguel.Montoya@hdi.com.co
www.hdi.com.co 
 
De: Leon Blanco,Lina Maria <Lina.Leon@hdi.com.co>
Enviado el: jueves, 18 de enero de 2024 10:15 a. m.
Para: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>; Rubiano Jimenez, Paola Alejandra
<Paola.Rubiano@Hdi.com.co>
CC: Marilyn Parada <marilynparada@oypabogados.com>; Guaglianone
Lemus, Jaime Fernando <Jaime.Guaglianone@hdi.com.co>; Montoya
Moreno,Luis Miguel <Miguel.Montoya@hdi.com.co>
Asunto: RE: Fwd: RE: AMABLE SOLICITUD CONFIRMACION OFRECIMIENTO
IXP537 HDI / MARIA CAMILA AGUDELO ROMERO / JUZGADO DE CIRCUITO -
CIVIL 5 CALI / CJ 568623
 
Apreciadas buenos días, 
 
De acuerdo a la traza de correos, ya fueron negociadas las lesiones, pero
teniendo en cuenta que dentro del proceso civil en curso las
pretensiones van dirigidas por lesiones y daños, agradecemos nos
colaboren con parámetros de negoción para esto último y lograr la
indemnización integral, con el fin de cerrar tanto el proceso penal como
el civil. 
 
De acuerdo a nuestro análisis se trata de una PT del vh tercero, que para
la fecha de siniestro (29 de marzo de 2022) tenía un valor en Fasecolda
de $24.200.000, por lo que la sugerencia de negociación es proponerle
quedarse con el Salvamente y ofrecer entre el 70% ($16.940.000) al 74%
($17.905.000) del valor.
 
Quedamos muy atentos a sus comentarios y sugerencia. 
 
Cordialmente, 
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Lina María León Blanco I Lider RC I Indemnizaciones Autos HDI Seguros
Oficina Principal I Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 1 I Bogotá, Colombia
PBX: +(60+1) 346 88 88 
lina.leon@hdi.com.co
 
www.hdi.com.co
 
 

De: Marilyn Parada <marilynparada@oypabogados.com>
Enviado: jueves, 18 de enero de 2024 10:05
Para: Leon Blanco,Lina Maria <Lina.Leon@hdi.com.co>
Asunto: Re: Fwd: RE: AMABLE SOLICITUD CONFIRMACION OFRECIMIENTO
IXP537 HDI / MARIA CAMILA AGUDELO ROMERO / JUZGADO DE CIRCUITO -
CIVIL 5 CALI / CJ 568623
 
Apreciada Dra. Lina 
 
Por parte de la Dra. Lina Lopez , logramos autorización por lesiones y ya
llegamos a un acuerdo, dentro del civil esta pendiente la indemnización por
daños en la suma reclamada por $ 29.000.000 , agradezco si podemos ofrecer
y realizar la transacción integral para terminar tanto el proceso civil como el
penal, en este momento estamos realizando la transacción 
 
Quedo atenta a instrucciones sobre el particular 
 
Cordialmente  
El 15/01/2024 8:45 AM -05 Marilyn Parada
<marilynparada@oypabogados.com> escribió:
 
 
 
---------- Mensaje original ----------
De: "Lopez, Lina" <Lina.Lopez@hdi.com.co>
Para: Marilyn Parada <marilynparada@oypabogados.com>
Cc: "Rubiano Jimenez, Paola Alejandra" <Paola.Rubiano@Hdi.com.co>, "Leon
Blanco,Lina Maria" <Lina.Leon@hdi.com.co>
Fecha: 15/01/2024 8:44 AM -05
Asunto: RE: AMABLE SOLICITUD CONFIRMACION OFRECIMIENTO IXP537 HDI
/ MARIA CAMILA AGUDELO ROMERO / JUZGADO DE CIRCUITO - CIVIL 5 CALI
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/ CJ 568623
 
 
Estimada Dra. Marilyn,
 
En respuesta a su inquietud, le confirmo que la autorización por $21.000.000
corresponde únicamente a lesiones con el propósito de terminar
anticipadamente el proceso Civil y Penal en curso.
 
Saludos
 

Lina López Ortega I  Subdirectora Legal de Siniestros I HDI Seguros
Oficina Principal I Carrera 7 No. 72 – 13 I Bogotá, Colombia
PBX: +(57+1) 346 88 88 
Lina.lopez@hdi.com.co
 
www.hdi.com.co
 
De: Rubiano Jimenez, Paola Alejandra <Paola.Rubiano@Hdi.com.co>
Enviado el: sábado, 13 de enero de 2024 1:55 p. m.
Para: Leon Blanco,Lina Maria <Lina.Leon@hdi.com.co>; Lopez, Lina
<Lina.Lopez@hdi.com.co>
CC: Marilyn Parada <marilynparada@oypabogados.com>
Asunto: RE: AMABLE SOLICITUD CONFIRMACION OFRECIMIENTO IXP537 HDI
 
Estimada Lina, buenas tardes.
 
Espero que estés muy bien, consideramos que la audiencia en proceso
penal sería una oportunidad para conciliar, por lo cual, estaríamos de
acuerdo con realizar un ofrecimiento por el orden de $21.000.000.
 
Para tu control, es preciso mencionar que en agosto de 2023, desde el
área de RC – Autos autorizaron $18 millones. Por lo cual, te
agradecemos nos sea actualizado el resultado de dicha audiencia, para
organizar en conjunto lo respectivo con la reserva del siniestro.
 
Agradecemos la amable atención, cualqueir inquietud con gusto será
atendida.
 
Cordialmente, 
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Alejandra Rubiano Jiménez I Analista Legal de Siniestros | HDI
Seguros S.A.
Oficina Principal I Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 7 I Bogotá, Colombia
PBX: (601) 4045050 Ext. 56403 | paola.rubiano@hdi.com.co | Celular:
3224198173
www.hdi.com.co | Facebook HDI | LinkedIn HDI | Youtube HDI

 
De: Leon Blanco,Lina Maria <Lina.Leon@hdi.com.co>
Enviado el: miércoles, 10 de enero de 2024 9:51 a. m.
Para: Rubiano Jimenez, Paola Alejandra <Paola.Rubiano@Hdi.com.co>; Lopez,
Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>
CC: Marilyn Parada <marilynparada@oypabogados.com>
Asunto: RV: AMABLE SOLICITUD CONFIRMACION OFRECIMIENTO IXP537 HDI
 
Apreciadas buenos días, 
 
Acudo nuevamente a su valiosa colaboración con el requerimiento que
antecede. 
 
quedo muy atenta, 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
Lina María León Blanco I Lider RC I Indemnizaciones Autos HDI Seguros
Oficina Principal I Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 1 I Bogotá, Colombia
PBX: +(60+1) 346 88 88 
lina.leon@hdi.com.co
 
www.hdi.com.co
 
 

 

De: Leon Blanco,Lina Maria <Lina.Leon@hdi.com.co>
Enviado: jueves, 4 de enero de 2024 14:38
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Para: Rubiano Jimenez, Paola Alejandra <Paola.Rubiano@Hdi.com.co>
Cc: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>
Asunto: RV: AMABLE SOLICITUD CONFIRMACION OFRECIMIENTO IXP537 HDI
 
Apreciada Alejandra buenas tardes, 
 
De acuerdo al correo que antecede, el 15 de enero tenemos audiencia dentro del
proceso penal por el lesionado. en revisión de siniestro se evidencia que el
mismo se encuentra el proceso judicial, por lo que agradezco amablemente nos
informen si es posible llevar algún valor de conciliación para la audiencia
mencionada. 
 
Quedo muy atenta, 
 
Cordialmente, 
 
 

 
Lina María León Blanco I Lider RC I Indemnizaciones Autos HDI Seguros
Oficina Principal I Carrera 7 No. 72 – 13 Piso 1 I Bogotá, Colombia
PBX: +(60+1) 346 88 88 
lina.leon@hdi.com.co
 
www.hdi.com.co
 
 

De: ASISTENCIA JURIDICA <mrmabogados0322@gmail.com>
Enviado: jueves, 4 de enero de 2024 12:08
Para: Leon Blanco,Lina Maria <Lina.Leon@hdi.com.co>
Cc: Marilyn Parada <marilynparada@oypabogados.com>
Asunto: AMABLE SOLICITUD CONFIRMACION OFRECIMIENTO IXP537 HDI
 
Doctora Lina:
 
Reciba un cordial saludo.
 
En calidad de abogada de OyP Abogados, sede Cali, le solicito muy
comedidamente, me confirmen que ofrecimiento se puede hacer por las
lesiones solamente, ya que en este caso hay una pérdida total del vehículo
tercero asegurado con Liberty seguros, pero la propietaria no ha querido
reclamar a su propia aseguradora, pero el Fiscal les dijo que el en fiscalía solo
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atendía las lesiones y necesitamos un ofrecimiento solo por lesiones para ver
si se cierra el caso en fiscalía.
 
Quedo muy atenta.
 
Agradeciendo su amable colaboración.
 
Marcela Rodriguez Menseses
Abogada OyP Abogados sede Cali.
Cel: 3182705747
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y reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona distinta de su
destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le
informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta
comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta
comunicación por error, por favor borre el correo de su computador e informe
al remitente sobre el error en el envío y la destrucción del correo. El receptor
deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que pueda tener
este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace
responsable por daños derivados del uso de este mensaje.
 
Atentamente,
 
 

MARILYN PARADA RODRIGUEZ
Abogada, Especialista  PHD, PDG, Dirección Comercial de la Universidad
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
MBA ( Maestría Dirección de Empresas)  Universidad Politécnica de Cataluña;
Barcelona España
O&P ABOGADOS SAS
FUNDADA DESDE 2.004
www.oypabogados.com
SEDE PRINCIPAL CENTRO FINANCIERO
Calle 73 No. 7-06 Oficina 203
Tels.  3002014259 / 3003705967/3135441084
Bogotá- Colombia
 
Atentamente,
 
 

MARILYN PARADA RODRIGUEZ
Abogada, Especialista  PHD, PDG, Dirección Comercial de la Universidad
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
MBA ( Maestría Dirección de Empresas)  Universidad Politécnica de Cataluña;
Barcelona España
O&P ABOGADOS SAS
FUNDADA DESDE 2.004
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www.oypabogados.com
SEDE PRINCIPAL CENTRO FINANCIERO
Calle 73 No. 7-06 Oficina 203
Tels.  3002014259 / 3003705967/3135441084
Bogotá- Colombia
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Atentamente,
 
 

MARILYN PARADA RODRIGUEZ
Abogada, Especialista  PHD, PDG, Dirección Comercial de la Universidad
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
MBA ( Maestría Dirección de Empresas)  Universidad Politécnica de Cataluña;
Barcelona España
O&P ABOGADOS SAS
FUNDADA DESDE 2.004
www.oypabogados.com
SEDE PRINCIPAL CENTRO FINANCIERO
Calle 73 No. 7-06 Oficina 203
Tels.  3002014259 / 3003705967/3135441084
Bogotá- Colombia
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD***********************
Este mensaje incluyendo sus anexos, tiene carácter estrictamente confidencial
y reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona distinta de su
destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le
informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta
comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta
comunicación por error, por favor borre el correo de su computador e informe
al remitente sobre el error en el envío y la destrucción del correo. El receptor
deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que pueda tener
este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace
responsable por daños derivados del uso de este mensaje.
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Atentamente,
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MARILYN PARADA RODRIGUEZ
Abogada, Especialista  PHD, PDG, Dirección Comercial de la Universidad
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
MBA ( Maestría Dirección de Empresas)  Universidad Politécnica de Cataluña;
Barcelona España
O&P ABOGADOS SAS
FUNDADA DESDE 2.004
www.oypabogados.com
SEDE PRINCIPAL CENTRO FINANCIERO
Calle 73 No. 7-06 Oficina 203
Tels.  3002014259 / 3003705967/3135441084
Bogotá- Colombia
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD***********************
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destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le
informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta
comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta
comunicación por error, por favor borre el correo de su computador e informe
al remitente sobre el error en el envío y la destrucción del correo. El receptor
deberá verificar posibles virus u otros defectos informáticos que pueda tener
este correo o cualquiera de sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace
responsable por daños derivados del uso de este mensaje.
***********************AVISO DE CONFIDENCIALIDAD***********************
Este mensaje incluyendo sus anexos, tiene carácter estrictamente confidencial
y reservado. No puede ser usado ni divulgado por persona distinta de su
destinatario autorizado. Si Usted no es el destinatario intencional, se le
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Atentamente,
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MARILYN PARADA RODRIGUEZ
Abogada, Especialista  PHD, PDG, Dirección Comercial de la Universidad
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
MBA ( Maestría Dirección de Empresas)  Universidad Politécnica de Cataluña;
Barcelona España
O&P ABOGADOS SAS
FUNDADA DESDE 2.004
www.oypabogados.com
SEDE PRINCIPAL CENTRO FINANCIERO
Calle 73 No. 7-06 Oficina 203
Tels.  3002014259 / 3003705967/3135441084
Bogotá- Colombia
 
Atentamente,
 
 

MARILYN PARADA RODRIGUEZ
Abogada, Especialista  PHD, PDG, Dirección Comercial de la Universidad
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
MBA ( Maestría Dirección de Empresas)  Universidad Politécnica de Cataluña;
Barcelona España
O&P ABOGADOS SAS
FUNDADA DESDE 2.004
www.oypabogados.com
SEDE PRINCIPAL CENTRO FINANCIERO
Calle 73 No. 7-06 Oficina 203
Tels.  3002014259 / 3003705967/3135441084
Bogotá- Colombia

 
Atentamente,
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MARILYN PARADA RODRIGUEZ
Abogada, Especialista  PHD, PDG, Dirección Comercial de la Universidad GEORGE
WASHINGTON UNIVERSITY
MBA ( Maestría Dirección de Empresas)  Universidad Politécnica de Cataluña; Barcelona
España
O&P ABOGADOS SAS
FUNDADA DESDE 2.004
www.oypabogados.com
SEDE PRINCIPAL CENTRO FINANCIERO
Calle 73 No. 7-06 Oficina 203
Tels.  3002014259 / 3003705967/3135441084
Bogotá- Colombia
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copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Si usted ha recibido esta
comunicación por error, por favor borre el correo de su computador e informe al
remitente sobre el error en el envío y la destrucción del correo. El receptor deberá verificar
posibles virus u otros defectos informáticos que pueda tener este correo o cualquiera de
sus anexos y, por tanto, HDI SEGUROS no se hace responsable por daños derivados del
uso de este mensaje.
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uso de este mensaje.

 
Atentamente,
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MARILYN PARADA RODRIGUEZ
Abogada, Especialista  PHD, PDG, Dirección Comercial de la Universidad GEORGE WASHINGTON
UNIVERSITY
MBA ( Maestría Dirección de Empresas)  Universidad Politécnica de Cataluña; Barcelona España
O&P ABOGADOS SAS
FUNDADA DESDE 2.004
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