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RE: GHA te notifica modificación Reportado por el área

Desde Paola Andrea Narváez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>
Fecha Mié 2/04/2025 11:40
Para Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>;

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

2 archivos adjuntos (456 KB)
CONSTANCIA RADICACIÓN-ROBERTH CELIS.pdf; MEMORIAL ACREDITA PAGO-ROBERT STEVEN CELIS CARDONA.pdf;

Cordial saludo. Informo que el día de hoy se radicó memorial acreditando pago ante el Juzgado 6 Civil
Municipal de Pereira, dentro del proceso que a continuación identifico:

REFERENCIA:  EJECUTIVO.

DEMANDANTE: ROBERT STEVEN CELIS CARDONA.

DEMANDADO: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

RADICACIÓN 660014003006-2021-00707-00

   CASE:          16625.

Se adjunta memorial y constancia de radicación.

Paola Andrea Narváez Loaiza
Abogada Junior

Email: pnarvaez@gha.com.co |  312 696 9654

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 2 de abril de 2025 11:18
Para: Paola Andrea Narváez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>
Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: RE: GHA te notifica modificación Reportado por el área
 
Estimada Paola, muy buenos días, 
 
Amablemente remito lo solicitado. Porfa corrige y radicas. 

 Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049
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proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Paola Andrea Narváez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 2 de abril de 2025 10:14
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Asunto: RE: GHA te notifica modificación Reportado por el área
 
Estimada Darlyn.
Remito para revisión.

Paola Andrea Narváez Loaiza
Abogada Junior

Email: pnarvaez@gha.com.co |  312 696 9654
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aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: SGPJE <sgpje@gha.com.co>
Enviado: martes, 1 de abril de 2025 15:29
Para: Paola Andrea Narváez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>; Joseph Esneyder Pinto Gonzalez
<jpinto@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz
<mcagudelo@gha.com.co>; Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>
Asunto: GHA te notifica modificación Reportado por el área
 

Hola PAOLA NARVAEZ ,DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES modifico la siguiente tarea

Tipo de actuación: Memorial
Vinculaciones en el proceso: No Aplica
Tipo de proceso: EJECUTIVO
Demandante: ROBERT STEVEN CELIS CARDONA
Demandado: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
Juzgado: JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA
Radicado (nueve digitos): 2021-00707
Tipo de vinculación : DEMANDADO
Representado: EQUIDAD
Cliente: EQUIDAD
Fecha de Asignacion: 22/04/2024
Responsable Definitivo: PAOLA NARVAEZ
Fecha de Vencimiento Interno: 02/04/2025
Fecha de Vencimiento Real: 02/04/2025
Fecha de sustentación: //
Observaciones:
ASIGNACIÓN MEMORIAL RADICAR CONSTANCIA DE PAGO

Instrucciones:
Estimada Paola, muy buenas tardes,
 
Amablemente solicito tu valiosa ayuda radicando el día de mañana 02 de abril del 2025, la constancia
de pago en virtud de la condena impuesta en este caso. Solicita con base en ello la terminación del
proceso ejecutivo por pago total de lo adeudado. Te envío modelo. 
 
Porfa revisa: (i) que los valores sean correctos; (ii) copiar a todas las partes en el correo; (iii) solicitar el
levantamiento de las medidas cautelares que hubiesen sido decretadas en contra de Equidad y la
devolución de sumas retenidas o dadas en caución.
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 MAFE: porfa informar al ejecutante que la plata ya se le depositó a órdenes del juzgado. 

 Muchas gracias, siempre cordial,

Reportado por el área:

Para mayor información de la solicitud asignada pulsar clic aqui

Este correo se ha generado de manera automática por favor cualquier inquietud preguntar a DARLYN
MARCELA MUÑOZ NIEVES

Avisos de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así
como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y
sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así
como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well
as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached
files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the
intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
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