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RV: NO ACUERDO CONCILIATORIO | AUDIENCIA CONCILIACIÓN FISCALÍA 56 DE IBAGUÉ | 24-OCT-2023 |
15:00 HORAS | CONVOCANTE: DIANA CAROLINA RAMOS REYES | CONVOCADOS: EQUIDAD SEGUROS |
SINIESTRO: 10273693 - SPOA: 730016099355202252247

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Lun 30/10/2023 10:19
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

REPORTE AL 16870

De: Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Enviado: lunes, 30 de octubre de 2023 10:17
Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; Juan David Vergara Melo
<jvergara@gha.com.co>
Asunto: NO ACUERDO CONCILIATORIO | AUDIENCIA CONCILIACIÓN FISCALÍA 56 DE IBAGUÉ | 24-OCT-2023 | 15:00 HORAS | CONVOCANTE:
DIANA CAROLINA RAMOS REYES | CONVOCADOS: EQUIDAD SEGUROS | SINIESTRO: 10273693 - SPOA: 730016099355202252247
 
Estimados doctores,

Cordial saludo,  
  
Comedidamente confirmamos nuestra comparecencia a la audiencia de conciliación celebrada el día martes
24 de octubre de 2023 a las 15:00 horas, ante la Fiscalía 56 de Ibagué, Tolima.
 
Comparecencia:

A la diligencia, compareció el apoderado de la convocante DIANA CAROLINA RAMOS REYES y la suscrita en representación de La
Equidad Seguros O.C.
  
En previa comunicación con el abogado de la convocante, se ofreció de manera escalonada la suma autorizada por la compañía,
pero finalmente no fue aceptada, aduciendo que el monto es muy inferior, teniendo en cuenta las lesiones que la señora Diana
Carolina Ramos Reyes presenta.
  

A la fecha no se ha compartido el acta de no acuerdo, pero en el momento que la tenga se dará alcance al presente coreo. 

Muchas gracias por su atención. 

Respetuosamente,

 

MARLYN KATHERINE RODRÍGUEZ
RINCÓN

 

ABOGADA JUNIOR
         
   

ÁREA DE INFORMES

  +57 320 4099 605
  mkrodriguez@gha.com.co

 GHA.COM.CO
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no
comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del
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presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial
use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the
information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient
please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

Reservar un momento para reunirse conmigo

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: Friday, October 20, 2023 3:51:34 PM
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Asunto: RV: FISCALIA GENERAL DE LA NACION CITACIONES / SPOA: 730016099355202252247 Siniestro: 10273693
 
Cordial saludo
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 24 de octubre de
2023, a las 15:00 hrs.
 
Siniestro: 10273693
Caso Onbase: 164017
Fecha del siniestro: 07 de junio de 2022
Fecha de aviso: 22 de abril de 2023
Póliza: AA006704
Producto: RCE SERVICIO PUBL-116
Tomador: TU TAXI TRANSPORTES S.A.S
Asegurado: LEON CASTAÑO EVERARDO
Prima: Ok
Placa: SMR999
Amparos afectados: LESI/ MUERT. UNA PER
Valores asegurados: 60 SMMLV ($60.000.000)
Deducible DBT: 10%- $1.000.000
 
Convocante: 730016099355202252247
 
Antecedente:
 
Reclamante:
DIANA CAROLINA RAMOS REYES
Pretensiones $143.653.651=
Responsabilidad: De acuerdo con el IPAT causal 132 para el asegurado no respetar prelación, se valida croquis de acuerdo
con trayectorias y puntos de impacto es concordante. Colisionando con la moto de placa NEU94A. Lesionando a su
conductora
 
Lesionada
DIANA CAROLINA RAMOS REYES
Edad: 33 años
Ocupación: Mercaderista - Salario: $ 1.024.026.00
HC: contusión cadera- rodilla Fractura diáfisis de la tibia - osteosíntesis de tibia y peroné izquierdo
DML: Incapacidad 70 días. Secuelas: Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente; (Cicatrices levemente
hipercrómicas, las anteriores de color marrón claro y las
internas rojizas otra central irregular hipocrómica que varían de 1,5x0,4 cm a 3x0,4 cm las quirúrgicas y la traumática en zona
media de 4x3 cm, todas en conjunto ostensibles con dolor marcado a la movilización y con cojera de apoyo notoria y
ostensible sin el uso de apoyo suplementario.). Perturbación funcional de miembro inferior izquierdo de carácter permanente.
Perturbación de órgano de la locomoción de carácter permanente.
 
Indicaciones
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las pretensiones del afectado
y los documentos con los que las soporta.
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Indicar que nos asiste ánimo conciliatorio, ultimo ofrecimiento conocido $35.000.000, máximo a ofrecer $45.000.000.
Realicemos ofrecimientos escalonados. Tratemos de conciliar en esta audiencia, si es el caso, por favor comunicarse conmigo.
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor tomar fotos enviarlas
adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el fin de revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Angela Caicedo
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está

dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o 

copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión

de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
De: audiencias
Enviado el: martes, 10 de octubre de 2023 9:30 a. m.
Para: GHA NÉSTOR RICARDO GIL RAMOS <ngil@gha.com.co>
Asunto: RV: FISCALIA GENERAL DE LA NACION CITACIONES
 
Cordial saludo
 
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a las audiencias de conciliación prejudicial citadas para:
 
SPOA: 730016099355202101449. El 18 de octubre de 2023, a las 15:30 hras, (según el documento adjunto), agradezco me pueda
confirmar su disponibilidad para la atención de la misma.
SPOA: 730016099355202252247. El 24 de octubre de 2023, a las 15:00 hras, (según el documento adjunto), agradezco me pueda
confirmar su disponibilidad para la atención de la misma.
SPOA: 730016099355202251236. El 26 de octubre de 2023, a las 11:00 hras, (según el documento adjunto), agradezco me pueda
confirmar su disponibilidad para la atención de la misma.
 
Por fa averigua antes de las audiencias, motivo de la convocatoria, placa, fecha de ocurrencia y lo que consideres pertinente.
 
 
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está

dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o 

copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión

de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
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De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: viernes, 6 de octubre de 2023 4:37 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
 
PSC

De: Correspondencia <correspondencia@laequidadseguros.coop>
Enviado: viernes, 6 de octubre de 2023 1:34 p. m.
Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Cc: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
 
Buenas tardes
 
Remito scanner de las citaciones a audiencia de conciliación radicadas por la fiscalía general de la nación para su respectiva gestión
 
 
 
 
Ten presente que ahora todas tus solicitudes las atendemos por la plataforma SGT Lever-it: Service Desk (laequidadseguros.coop)

 
Cordialmente:
Elkin Raul Romero Auxiliar de Correspondencia
(601) 5922929 Ext. 1063  Calle 100 # 9 A -45 Torre 3 Piso 14 | Horario de Atención: 7:00 a.m. – 4:00 p.m.
* correspondencia@laequidadseguros.coop | www.laequidadseguros.coop | Bogotá – Colombia

 
 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida

para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de

este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus

informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
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