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RV: AUDIENCIA DE CONCILIATON 03/04/2024

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Mié 03/04/2024 16:33
Para:​Informes GHA <informes@gha.com.co>;​Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>;​Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>​
CC:​Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>;​Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>;​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;​Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>;​CAD
GHA <cad@gha.com.co>​

1 archivos adjuntos (682 KB)
Consulta de Procesos por Número de Radicación- Consejo Superior de la Judicatura.pdf;

Estimados buen día:

Siendo las 8:00 am del día de hoy el Dr Herrera y la suscrita nos conectamos al link enviado por Mundial el mismo día de hoy 3 de abril 2024. 

Al ingresar pudimos establecer que fue la compañía Mundial quien solicitó esa audiencia de conciliación antes el centro nacional de conciliación de transporte, la
idea es que se llegue a un acuerdo y poder cerrar el proceso judicial que actualmente cursa en el juzgado 34 civil municipal de Cali, Rad: 2021-00289 de Ana
Cilena Tacue y otros. Case 16931

A la audiencia comparecí en representación de Mundial como convocante y como convocados los señores Ana Cilena Tacue, Paula Andrea Medina Tacue, Dania
Medina Tacue, Dania Stefania Medina Tacue, junto con su apoderado; el señor Carlos Ivan Agredo Yunda no pudo establecer conexión. 

Se indicó que la idea es cerrar completamente el proceso civil pero la ausencia del señor Carlos Ivan dificulta hacer algún ofrecimiento porque él también es parte
del proceso. Luego de varios intentos de conexión del señor Agredo no fue posible y se convino aplazar la diligencia para el martes 16 de abril a las 3:00 pm 

Nota: La autorización de Mundial es de 35 a 40 millones y la idea es cerrar el asunto integralmente.

Cordialmente,
Carolina López 

De: María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>
Enviado: martes, 2 de abril de 2024 17:20
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; CAD
GHA <cad@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Marleny Lopez Gil <mlopez@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Andres Felipe
Aguilar Duran <aaguilar@gha.com.co>
Asunto: RE: AUDIENCIA DE CONCILIATON 03/04/2024
 
Estimada Caro, buenas tardes 

Te informo que Andres se comunicó telefónicamente con el despacho y le informaron que dentro del presente proceso no se ha proferido auto que fija fecha para
audiencia inicial, adicionalmente, en consulta unificada tampoco se evidencia anotación de auto que fija fecha, por lo que al parecer se trató de un error de la
Compañía. 

Cordialmente, 
 

 

MARÍA FERNANDA LÓPEZ DONOSO

 

GESTORA

             AREA DEPENDENCIA 

  +57 3234948011

  mflopez@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: martes, 2 de abril de 2024 16:00
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Marleny Lopez Gil <mlopez@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: RE: AUDIENCIA DE CONCILIATON 03/04/2024
 
Estimados buen día:

No evidencio que de este proceso se haya programado audiencia para el día de mañana. La última actuación fue el auto del 22 de febrero 2024 por medio del
cual el despacho tiene notificado por conducta concluyente a Mundial. 
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@María Fernanda López Donoso Mafe tu ayuda con el dependiente verificando esta situación ya que no existe más reportes en donde se fije fecha de audiencia,
si es necesario llamar al despacho. 

Cordialmente, 
Carolina L. 

De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Enviado: martes, 2 de abril de 2024 15:46
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Marleny Lopez Gil <mlopez@gha.com.co>
Asunto: RV: AUDIENCIA DE CONCILIATON 03/04/2024
 

Nº 16931 

No se encontró agendado, por favor verificar y compartir al abogado a cargo.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA
ÁVILA

 

DIRECTOR GENERAL

             ÁREA DIRECCIÓN GENERAL

  +57 3155776200 - 602 6594075

  gherrera@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Enviado: martes, 2 de abril de 2024 15:26
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>; Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: AUDIENCIA DE CONCILIATON 03/04/2024
 
Buen día estimado Dr. Gustavo,

Te comparto instrucciones para la diligencia relacionada con  ANA CILENA TACUE DORADO y placa VCU197.

OFRECIMIENTO PARA ARRANCAR CON  $35.000.000 A $40.000.000

Quedo atenta al desenlace de la diligencia.

PLACA  FECHA DE ACCIDENTE RECLAMACIÓN  PROCESO CIVIL DETALLES

VCU197 26/08/2018 29683 /76001400303420210082900-JUZGADO
034 CIVIL MUNICIPAL DE CALI

ANA CILENA TACUE DORADO (ACOMPAÑANTE DE MOTOCICLE
Y DE LOS SEÑORES PAULA ANDREA MEDINA TACUE, DANIA EST
CARLOS IVAN AGREDO YUNDA (FAMILIARES DE LA LESIONADA

Cordialmente, 
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 Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El planeta te lo agradecerá!


