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Informes GHA <informes@gha.com.co>
Vie 28/06/2024 11:23
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

CARGAR

De: Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Enviado: viernes, 28 de junio de 2024 10:42
Para: Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>; Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Asunto: RE: *URGENTE PAGO* REMISIÓN DE DOCUMENTOS || AUDIENCIA DE CONCILIATON 16/04/2024 || 2021-00289, ANA CILENA TACUE DORADO - PAULA ANDREA
MEDINA TACUE || REDELEX: 493707
 
Buenos días Dr. 

Remito soporte de pago

Cordialmente, 

De: Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>
Enviado: jueves, 27 de junio de 2024 11:56 a. m.
Para: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez
<labatanero@segurosmundial.com.co>; Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Asunto: RV: *URGENTE PAGO* REMISIÓN DE DOCUMENTOS || AUDIENCIA DE CONCILIATON 16/04/2024 || 2021-00289, ANA CILENA TACUE DORADO - PAULA ANDREA
MEDINA TACUE || REDELEX: 493707
 
Estimada Dra. Angela, reciba un cordial saludo. 

Amablemente realizamos un recordatorio sobre el correo que antecede, a fin de solicitar respetuosamente la remisión del comprobante de pago en ocasión del
acuerdo conciliatorio realizado por las partes,  en aras de acreditar cumplimiento ante el despacho. 

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.

Cordialmente.

Alexandra Grisales Orozco
Abogada Junior

Email: agrisales@gha.com.co |  324 472 1505

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

28/6/24, 11:23 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQALod3Os%2Br2pLoNVT8SLx%2B… 1/13

http://gha.com.co/


linkedin icon    facebook icon 

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
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De: Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>
Enviado: jueves, 20 de junio de 2024 17:01
Para: alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Asunto: RV: *URGENTE PAGO* REMISIÓN DE DOCUMENTOS || AUDIENCIA DE CONCILIATON 16/04/2024 || 2021-00289, ANA CILENA TACUE DORADO - PAULA ANDREA
MEDINA TACUE || REDELEX: 493707
 
Estimada Dra. Angela, reciba un cordial saludo. 

Amablemente realizamos un recordatorio sobre el correo que antecede, a fin de solicitar respetuosamente la remisión del comprobante de pago en ocasión del
acuerdo conciliatorio realizado por las partes,  en aras de acreditar cumplimiento ante el despacho. 

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.

Cordialmente.

Alexandra Grisales Orozco
Abogada Junior

Email: agrisales@gha.com.co |  324 472 1505

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

  instagram icon  

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
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De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: jueves, 13 de junio de 2024 11:21
Para: alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>
Cc: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>
Asunto: RV: *URGENTE PAGO* REMISIÓN DE DOCUMENTOS || AUDIENCIA DE CONCILIATON 16/04/2024 || 2021-00289, ANA CILENA TACUE DORADO - PAULA ANDREA
MEDINA TACUE || REDELEX: 493707
 
Estimada, 
Dra. Angela. 

Cordial saludo, 

En atención al correo que antecede, amablemente nos permitimos recordarles que nos encontramos atentos a que nos compartan el comprobante de pago en
aras de acreditar cumplimiento ante el despacho. 
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Quedamos muy atentos. Cordialmente, 



 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 

ABOGADO JUNIOR
         
   

CENTRO DE ANÁLISIS DE INF
ORMACIÓN Y REPORTES

  +57 310 8900998
  medina@gha.com.co 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: jueves, 6 de junio de 2024 8:18
Para: alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>
Cc: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: RV: *URGENTE PAGO* REMISIÓN DE DOCUMENTOS || AUDIENCIA DE CONCILIATON 16/04/2024 || 2021-00289, ANA CILENA TACUE DORADO - PAULA ANDREA
MEDINA TACUE || REDELEX: 493707
 
Estimada, 
Dra. Angela. 

Cordial saludo, 

En atención al correo que antecede, amablemente nos permitimos recordarles que nos encontramos atentos a que nos compartan el comprobante de pago en
aras de acreditar cumplimiento ante el despacho. 

Quedamos muy atentos. Cordialmente, 



 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 

ABOGADO JUNIOR
         
   

CENTRO DE ANÁLISIS DE INF
ORMACIÓN Y REPORTES

  +57 310 8900998
  medina@gha.com.co 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: lunes, 27 de mayo de 2024 20:44
Para: alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>
Cc: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: RV: *URGENTE PAGO* REMISIÓN DE DOCUMENTOS || AUDIENCIA DE CONCILIATON 16/04/2024 || 2021-00289, ANA CILENA TACUE DORADO - PAULA ANDREA
MEDINA TACUE || REDELEX: 493707
 
Estimada, 
Dra. Angela. 

Cordial saludo, 

En atención al correo que antecede, amablemente nos permitimos recordarles que nos encontramos atentos a que nos compartan el comprobante de pago en
aras de acreditar cumplimiento ante el despacho. 

Quedamos muy atentos. Cordialmente, 


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JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 

ABOGADO JUNIOR
         
   

CENTRO DE ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN Y REPORTES

  +57 310 8900998
  medina@gha.com.co 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: viernes, 24 de mayo de 2024 8:24
Para: alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>
Cc: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: RV: *URGENTE PAGO* REMISIÓN DE DOCUMENTOS || AUDIENCIA DE CONCILIATON 16/04/2024 || 2021-00289, ANA CILENA TACUE DORADO - PAULA ANDREA
MEDINA TACUE || REDELEX: 493707
 
Estimada, 
Dra. Angela. 

Cordial saludo, 

En atención al correo que antecede, amablemente nos permitimos recordarles que nos encontramos atentos a que nos compartan el comprobante de pago en
aras de acreditar cumplimiento ante el despacho. 

Quedamos muy atentos. Cordialmente, 

 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 

ABOGADO JUNIOR
         
   

CENTRO DE ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN Y REPORTES

  +57 310 8900998
  medina@gha.com.co 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 22 de mayo de 2024 14:51
Para: alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>
Cc: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: RV: *URGENTE PAGO* REMISIÓN DE DOCUMENTOS || AUDIENCIA DE CONCILIATON 16/04/2024 || 2021-00289, ANA CILENA TACUE DORADO - PAULA ANDREA
MEDINA TACUE || REDELEX: 493707
 

Estimada,
Dra. Ángela. 

Cordial saludo,

Remitimos recordatorio del pago del proceso en referencia, el cual debe quedar efectuado a más tardar el día de hoy 22 de mayo de 2024.

Quedamos atentos al soporte documental.

Cordialmente,



  JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO  
ABOGADO JUNIOR

         
   

CENTRO DE ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN Y REPORTES

  +57 310 8900998
  medina@gha.com.co 
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De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: martes, 21 de mayo de 2024 11:39
Para: alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>
Cc: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: RV: *URGENTE PAGO* REMISIÓN DE DOCUMENTOS || AUDIENCIA DE CONCILIATON 16/04/2024 || 2021-00289, ANA CILENA TACUE DORADO - PAULA ANDREA
MEDINA TACUE || REDELEX: 493707
 
Estimada,
Dra. Ángela. 

Cordial saludo,

Remitimos recordatorio del pago del proceso en referencia, el cual debe quedar efectuado a más tardar el 22 de mayo de 2024.

Quedamos atentos al soporte documental.

Cordialmente,

 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 

ABOGADO JUNIOR
         
   

CENTRO DE ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN Y REPORTES

  +57 310 8900998
  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO
 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: lunes, 20 de mayo de 2024 5:52
Para: alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>
Cc: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: *URGENTE PAGO* REMISIÓN DE DOCUMENTOS || AUDIENCIA DE CONCILIATON 16/04/2024 || 2021-00289, ANA CILENA TACUE DORADO - PAULA ANDREA
MEDINA TACUE || REDELEX: 493707
 
Estimada,
Dra. Ángela. 

Cordial saludo,

Remitimos recordatorio del pago del proceso en referencia, el cual debe quedar efectuado a más tardar el 22 de mayo de 2024.

Quedamos atentos al soporte documental.

Cordialmente,

  JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO  
ABOGADO JUNIOR

         
   

CENTRO DE ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN Y REPORTES

  +57 310 8900998
  medina@gha.com.co 
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De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Enviado: viernes, 17 de mayo de 2024 18:44
Para: alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Asunto: RE: *URGENTE PAGO* REMISIÓN DE DOCUMENTOS || AUDIENCIA DE CONCILIATON 16/04/2024 || 2021-00289, ANA CILENA TACUE DORADO - PAULA ANDREA
MEDINA TACUE || REDELEX: 493707
 
Estimada doctora Ángela

Remitimos recordatorio del pago del proceso en referencia, el cual debe quedar efectuado a más tardar el 22 de mayo de 2024.

Quedamos atentos al soporte documental.

Cordialmente,

Lorena Jurado Chaves
Gerente Centro de Análisis de Información y Reportes

Email: ljurado@gha.com.co |  300 467 4253

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

  instagram icon  

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

      De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Enviado: lunes, 6 de mayo de 2024 17:22
Para: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: *INFORME* REMISIÓN DE DOCUMENTOS || AUDIENCIA DE CONCILIATON 16/04/2024 || 2021-00289, ANA CILENA TACUE DORADO - PAULA ANDREA MEDINA
TACUE || REDELEX: 493707
 

Estimada doctora Angela:

Comedidamente reenvío correo con los documentos.

Ruego, nos confirmes que si pudiste acceder a cada uno de los archivos.

Cordialmente,

Gustavo Alberto Herrera Ávila
Director General

Emal: gherrera@gha.com.co | 315 5776200 - 602 6594075

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 5776200 
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 3795688
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De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: lunes, 6 de mayo de 2024 17:16
Para: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RE: *INFORME* REMISIÓN DE DOCUMENTOS || AUDIENCIA DE CONCILIATON 16/04/2024 || 2021-00289, ANA CILENA TACUE DORADO - PAULA ANDREA MEDINA
TACUE || REDELEX: 493707
 
Estimada doctora Ángela

Conforme con la solicitud telefónica efectuada, adjuntamos documentos requeridos.

Cordialmente,

Lorena Jurado Chaves

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Enviado: lunes, 6 de mayo de 2024 16:03
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: *INFORME* REMISIÓN DE DOCUMENTOS || AUDIENCIA DE CONCILIATON 16/04/2024 || 2021-00289, ANA CILENA TACUE DORADO - PAULA ANDREA MEDINA
TACUE || REDELEX: 493707
 
Buen día apreciado Dr. Gustavo,

De manera cordial, solicito de tu amable colaboración remitiendo los respectivos documentos de pago toda vez que del área correspondiente nos
informan que no se dejan abrir, motivo por el cual no se ha podido general el pago.

Quedo atenta.

Muchas gracias.

Cordialmente, 

De: Carlos Alberto Algarín Pérez <caalgarin@segurosmundial.com.co>
Enviado: miércoles, 24 de abril de 2024 9:49
Para: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>; rcpublico rcpublico <rcpublico@segurosmundial.com.co>; Coordinación Civil Nacional
<coordinador.civil@holdingvml.net>; JUAN CARLOS ROJAS <juancarlos.rojas@holdingvml.net>; asistente.pagos@holdingvml.net <asistente.pagos@holdingvml.net>; Cindy
Paola Rojas Cardenas <cirojas@segurosmundial.com.co>; Paula Sofia Ortiz Ordoñez <paortiz@segurosmundial.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RE: *INFORME* REMISIÓN DE DOCUMENTOS || AUDIENCIA DE CONCILIATON 16/04/2024 || 2021-00289, ANA CILENA TACUE DORADO - PAULA ANDREA MEDINA
TACUE || REDELEX: 493707
 
Buen día, Angela 

Me ayudas por favor reenviando los documentos, ya que no es posible abrir esa carpeta.

Mil gracias.

Cordialmente,


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https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQALod3Os%2Br2pLoNVT8SLx%2B… 7/13

http://gha.com.co/
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA


Carlos Alberto Algarin Perez
Analista de Soluciones de Seguros Autos y
Rc Autos  

6012855600

Calle 33 # 6B24 Piso 2  
Bogotá D.C , Colombia

caalgarin@segurosmundial.com.co

www.facebook.com/SegurosMundial
twitter.com/SegurosMundial

www.segurosmundial.com.co

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Enviado: martes, 23 de abril de 2024 6:30
Para: Carlos Alberto Algarín Pérez <caalgarin@segurosmundial.com.co>; rcpublico rcpublico <rcpublico@segurosmundial.com.co>; Coordinación Civil Nacional
<coordinador.civil@holdingvml.net>; JUAN CARLOS ROJAS <juancarlos.rojas@holdingvml.net>; asistente.pagos@holdingvml.net <asistente.pagos@holdingvml.net>; Cindy
Paola Rojas Cardenas <cirojas@segurosmundial.com.co>; Paula Sofia Ortiz Ordoñez <paortiz@segurosmundial.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: *INFORME* REMISIÓN DE DOCUMENTOS || AUDIENCIA DE CONCILIATON 16/04/2024 || 2021-00289, ANA CILENA TACUE DORADO - PAULA ANDREA MEDINA
TACUE || REDELEX: 493707
 
Buen día Estimado Carlos, 
 
De manera cordial solicito de su amable colaboración con el siguiente pago:
 
Placa:                           THR845
Siniestro:                      377/2020          CEN CALI SUR
Valor a pagar:               $50.000.000

Muchas gracias.
 
Cordialmente,

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 21:47
Para: Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño
<dcromero@segurosmundial.com.co>
Cc: Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>
Asunto: *INFORME* REMISIÓN DE DOCUMENTOS || AUDIENCIA DE CONCILIATON 16/04/2024 || 2021-00289, ANA CILENA TACUE DORADO - PAULA ANDREA MEDINA TACUE
|| REDELEX: 493707
 
Estimadas Dra, reciban cordial saludo.

En atención al proceso de la referencia, nos permitimos compartirles los documentos para realizar el pago de conformidad con la conciliación surtida el 16 de abril del 2024.

Los documentos fueron enviados por la demandante el 22 de abril de 2024, les recordamos que término para el pago inicia el 22 de abril de 2024 y finaliza el 22 de mayo de la
presente anualidad.

Conforme a lo anterior quedamos atentos al envío del comprobante de pago a fin de radicar memorial de cumplimiento ante el despacho.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o solicitud.

Cordialmente,

 
DANIELA QUINTERO AGUILERA    

AUXILIAR JURÍDICO

             ÁREA INFORMES

  +57 315 709 4940 

  daguilera@gha.com.co 

 

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
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confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: lunes, 22 de abril de 2024 21:43
Para: Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño
<dcromero@segurosmundial.com.co>
Cc: Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>
Asunto: *INFORME* AUDIENCIA DE CONCILIATON 16/04/2024 || 2021-00289, ANA CILENA TACUE DORADO - PAULA ANDREA MEDINA TACUE || REDELEX: 493707
 
Estimadas Dras, reciban un cordial saludo.

Atentamente informamos que, dentro del proceso de la referencia, el el 16 de abril de 2024 se llevó a cabo la audiencia de conciliación que se tenía programada para esa fecha,
en la que se surtieron las siguientes actuaciones:

Instalación de la audiencia
Presentación de las partes
Conciliación: Luego de aproximadamente dos horas de negociación, la parte demandante manifestó que su voluntad conciliatoria estaba estimada en la suma de
$50.000.000 (solamente teníamos autorizados $40) así que Daniela Quintero del área de informes se comunicó con la Compañía y nos ayudó a gestionar autorización
por la suma de $50.000.000 con pago a 20 días hábiles. La suma fue aceptada por los convocantes, quienes manifiestan que la suma será recibida por el abogado Victor
David Aucenon (quien también es su abogado en el proceso civil y penal) y otorgan poder y facultad para recibir a viva voz en audiencia. 
Se solicitan los siguientes documentos: Sarlaft, Fotocopia de la CC ampliada, Certificado bancario no mayor a 30 días, desistimiento de acción civil, desistimiento de
acción penal. 

Término: 20 días siguientes a la radicación de los documentos en los correos notificaciones@gha.com.co y mcagudelo@gha.com.co.
De acuerdo a lo anterior, confirmamos que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio por el monto total de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000 M/CTE).

Así las cosas, se aprobó el acuerdo y se declaró terminado el proceso por conciliación.
 
Adjuntamos acta de conciliación para su conocimiento. 
 
Quedamos atentos a sus comentarios. 

Cordialmente,

 
DANIELA QUINTERO AGUILERA    

AUXILIAR JURÍDICO

             ÁREA INFORMES

  +57 315 709 4940 

  daguilera@gha.com.co 

 

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: lunes, 8 de abril de 2024 9:15
Para: Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>; alcruz@segurosmundial.com.co <alcruz@segurosmundial.com.co>; Diana Carolina Romero Patiño
<dcromero@segurosmundial.com.co>
Cc: Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: *INFORME* AUDIENCIA DE CONCILIATON 03/04/2024 || 2021-00289, ANA CILENA TACUE DORADO - PAULA ANDREA MEDINA TACUE || REDELEX: 493707
 
Estimadas Dras, reciban un cordial saludo.
 
Cordialmente nos permitimos informar que, dentro del proceso de la referencia, el 03 de abril de 2024 a las 08:00 a.m., asistimos a la audiencia de conciliación en
representación de Mundial como convocante y como convocados asistieron los señores Ana Cilena Tacue, Paula Andrea Medina Tacue, Dania Medina Tacue, Dania Stefania
Medina Tacue, junto con su apoderado, el señor Carlos Ivan Agredo Yunda quien no pudo establecer conexión.
 
De acuerdo con lo anterior y con ocasión a la imposibilidad de conectarse a la reunión por parte del apoderado de los convocados, se concertó aplazar la diligencia para el 16
de abril de 2024 a las 03:00 p.m, para presentar el ofrecimiento y conciliar el proceso.

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios

Cordialmente,

28/6/24, 11:23 a.m. Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook
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DANIELA QUINTERO AGUILERA    

AUXILIAR JURÍDICO

             ÁREA INFORMES

  +57 315 709 4940 

  daguilera@gha.com.co 

 

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Enviado: martes, 2 de abril de 2024 15:46
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Marleny Lopez Gil <mlopez@gha.com.co>
Asunto: RV: AUDIENCIA DE CONCILIATON 03/04/2024
 

Nº 16931 

No se encontró agendado, por favor verificar y compartir al abogado a cargo.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA
ÁVILA

 

DIRECTOR GENERAL

             ÁREA DIRECCIÓN GENERAL

  +57 3155776200 - 602 6594075

  gherrera@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Enviado: martes, 2 de abril de 2024 15:26
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>; Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patiño <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Álvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: AUDIENCIA DE CONCILIATON 03/04/2024
 
Buen día estimado Dr. Gustavo,

Te comparto instrucciones para la diligencia relacionada con  ANA CILENA TACUE DORADO y placa VCU197.

OFRECIMIENTO PARA ARRANCAR CON  $35.000.000 A $40.000.000

Quedo atenta al desenlace de la diligencia.

PLACA  FECHA DE ACCIDENTE RECLAMACIÓN  PROCESO CIVIL DETALLES

VCU197 26/08/2018 29683 /76001400303420210082900-JUZGADO
034 CIVIL MUNICIPAL DE CALI

ANA CILENA TACUE DORADO (ACOMPAÑANTE DE MOTOCICLE
Y DE LOS SEÑORES PAULA ANDREA MEDINA TACUE, DANIA EST
CARLOS IVAN AGREDO YUNDA (FAMILIARES DE LA LESIONADA
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Cordialmente, 

 Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El planeta te lo agradecerá!

 Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El planeta te lo agradecerá!

 Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El planeta te lo agradecerá!
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 Antes de imprimir este mail, piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El planeta te lo agradecerá!
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