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Andres Felipe Acelas Arevalo

De: Luis Fernando Encinales Achury
Enviado el: miércoles, 24 de febrero de 2021 10:24 a. m.
Para: Andres Felipe Acelas Arevalo
CC: Fabian Alejandro Reyes Guevara
Asunto: RE: SINIESTRO 91871515. Ref SDR SAS: 00021/2020AB // POLIZA MIPYME 

22091721 // Aseg: GEMMA STRAUB CADENA. Incendio en edificio. Ocurrido: 
15/06/2020

ForwardReplyAllReply: Y
PreviousRank: 0
Rank: 0

Ok proceder con la presentación de cifras. Ya quedó ajustada la reserva.  
 
Atentamente,  
 
Luis Fernando Encinales Achury 
Gerente Nacional de Claims P&C – Homeowner 
Vicepresidencia de Operaciones, Claims y Transformación 
Allianz Colombia  Cra 13a #29-24,  Bogotá, Colombia  
Phone: +(571) 5189345|Movil: 317 513 2759| email: luis.encinales@allianz.co  

 
Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de 
destinatarios y puede contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, 
copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o 
cualquier copia del mismo. 
 Cuida el medio ambiente, no imprimas este email. 
 
 

De: Andres Felipe Acelas Arevalo <andres.acelas@allianz.co>  
Enviado el: miércoles, 24 de febrero de 2021 9:20 a. m. 
Para: Luis Fernando Encinales Achury <luis.encinales@allianz.co> 
CC: Fabian Alejandro Reyes Guevara <fabian.reyes@allianz.co> 
Asunto: RE: SINIESTRO 91871515. Ref SDR SAS: 00021/2020AB // POLIZA MIPYME 22091721 // Aseg: GEMMA 
STRAUB CADENA. Incendio en edificio. Ocurrido: 15/06/2020 
 
Adjunto el informe final de Sideriesgos. 
 
Saludos, 
 
Andrés Felipe Acelas Arévalo 
Profesional Senior | Dir. Indemnizaciones Property e Ingenieria 
             
Allianz Colombia. Cra 13a #29-24,  Bogotá, Colombia                          
T (+571)  516 9345 
andres.acelas@allianz.co  
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Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y 
puede contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de 
este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo. 
 
 Cuida el medio ambiente, no imprimas este email 
 
 

De: Andres Felipe Acelas Arevalo  
Enviado el: miércoles, 24 de febrero de 2021 9:16 a. m. 
Para: Luis Fernando Encinales Achury <luis.encinales@allianz.co> 
CC: Fabian Alejandro Reyes Guevara <fabian.reyes@allianz.co> 
Asunto: RE: SINIESTRO 91871515. Ref SDR SAS: 00021/2020AB // POLIZA MIPYME 22091721 // Aseg: GEMMA 
STRAUB CADENA. Incendio en edificio. Ocurrido: 15/06/2020 
 
Buenos días Luis Fernando, 
 
Conforme a lo acordado en reunión del 22 de febrero, a continuación un resumen de las cifras que se van a 
presentar con relación al Incendio de Gemma Straub: 
 

1. Ejercicio de Infraseguro: 
Se realizó análisis del valor de reconstrucción a nuevo para un edificio similar, teniendo un valor total de 
COP. 1.274.437.607,30. En tal sentido, no aplica infraseguro, considerando que los valores declarados (suma 
asegurada) es de COP. 1.300.000.000,00 
 

2. Perdida Determinada: 
- Se tuvo en cuenta la demolición parcial de los muros que están en el área del piso de madera en el 

segundo piso. 
- Se aplica AIU del 30% según el presentado por el asegurado en la reclamación. 

 
Costo Directo Reparación 272.687.188,40 
AIU 30% 81.806.156,52 
Costo Total Reparación 354.493.344,92 
(-) Deducible (5%) 17.724.667,25 
Indemnización 336.768.677,67 

 
3. Se realizo solicitud de concepto a Invesfire y Barbuss 

- Barbuss nos dará su concepto con los posibles recobros a los que haya lugar ya sea a el Todo a Mil, 
Empresa de Energía de Caquetá o al Arrendatario. 

- A pesar de que Invesfire esta impedido para hacernos un informe, contamos con su versión extra oficial 
de la investigación del incendio en donde concluye que el incendio se inicio en la cubierta del 
establecimiento y que la posible causa fue un corto circuito como consecuencia de conexiones eléctricas 
irregulares. 

 
En conclusión creo que es pertinente proceder con la presentación de la cifra por valor de $ 336.768.678 
 
Saludos, 
 
Andrés Felipe Acelas Arévalo 
Profesional Senior | Dir. Indemnizaciones Property e Ingenieria 
             
Allianz Colombia. Cra 13a #29-24,  Bogotá, Colombia                          
T (+571)  516 9345 
andres.acelas@allianz.co  
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Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y 
puede contener información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de 
este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo. 
 
 Cuida el medio ambiente, no imprimas este email 
 
 
--------Cita original--------- 
De: Andres Felipe Acelas Arevalo  
Enviado el: miércoles, 17 de febrero de 2021 4:54 p. m. 
Para: Andres Felipe Acelas Arevalo; Luis Fernando Encinales Achury; Fabian Alejandro Reyes Guevara; 
'fperez@sideriesgoscol.com'; 'ing.gutierrezbayona@gmail.com'; rperez@sideriesgoscol.com 
Asunto: SINIESTRO 91871515. Ref SDR SAS: 00021/2020AB // POLIZA MIPYME 22091721 // Aseg: GEMMA STRAUB 
CADENA. Incendio en edificio. Ocurrido: 15/06/2020 
Cuándo: lunes, 22 de febrero de 2021 9:00 a. m.-10:00 a. m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco. 
Ubicación: Microsoft teams 
 

Reunión en Microsoft Teams  
Únase en el ordenador o a través de una aplicación móvil  
Haga clic aquí para unirse a la reunión  

 
Infórmese | Ayuda | Opciones de reunión | Legal  
 


