14/2/24, 11:38 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

RV: CONSTANCIA DE PAGO // DTE. SIMON MEZAS MESIAS Y OTROS // DDO. BBVA
SEGUROS DE VIDA S.A. Y OTRO // RAD. 2022-00202 // LPR

Luisa Maria Pérez Ramirez <lperez@gha.com.co>
Mié 14/02/2024 11:39

Para:Informes GHA <informes@gha.com.co>;CAD GHA <cad@gha.com.co>;Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>;Aura
Maria Coral Guerra <acoral@gha.com.co>
CC:Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

ﬁ]] 2 archivos adjuntos (561 KB)
CONSTANCIA DE PAGO PROCESO 2022-00202.pdf; Comprobantes de pago.pdf;

Estimados compaiieros, buenas tardes:

Amablemente informo para su conocimiento y fines pertinentes que el dia de hoy 14 de febrero de 2024,
se radico ante el Juzgado 2 Civil del Circuito de Pasto, la aclaracion a la constancia de pago de lo
acordado por las partes

Tiempo Invertido: 10 minutos

CAD: Por favor su valiosa ayuda cargando las piezas y la cadena de este correo. CASE-16951

Aura: Para tu control.

Cordialmente,

LUISA MARIA PEREZ RAMIREZ
ABOGADA JUNIOR
DERECHO PRIVADO
+57 310 4070580
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information confained herein must be used and managed
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14/2/24, 11:38 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 14 de febrero de 2024 8:00

Para: j02ccpas@cendoj.ramajudicial.gov.co <j02ccpas@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: penarandaabogados@gmail.com <penarandaabogados@gmail.com>; felipem12@hotmail.com
<felipem12@hotmail.com>; nelson.meza@smurfitkappa.com.co <nelson.meza@smurfitkappa.com.co>;
notifica.co@bbva.com <notifica.co@bbva.com>

Asunto: RE: CONSTANCIA DE PAGO // DTE. SIMON MEZAS MESIAS Y OTROS // DDO. BBVA SEGUROS DE VIDAS.A. Y
OTRO // RAD. 2022-00202 // LPR

Sefiores
JUZGADO SEGUNDO (02°) CIVIL DEL CIRCUITO DE PASTO
E. S. D.

REFERENCIA: RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
DEMANDANTE: SIMON MEZA MESIAS Y OTROS
DEMANDADO: BBVA SEGUROS DE VIDAS.AY OTRO
RADICACION 2022-00202

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, mayor de edad y vecino de Cali, identificado con Cédula de
Ciudadania N° 19.395.114 de Bogota D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta
Profesional N° 39.116 del C.S de la J., actuando en mi calidad de apoderado de BBVA SEGUROS DE
VIDA S.A.., conforme poder que ya reposa en el expediente; a través del presente escrito, pongo en
conocimiento del despacho el pago efectuado por mi representada el 22 de enero de 2024, por la suma
total de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS ($204.000.000 M/CTE),de acuerdo a la
conciliacion a la que se llego con la parte demandate en audiencia del 17 de noviembre de 2023. Esta
suma total se distribuyd de la siguiente manera::

Se hace una pequefa correcciéon al memorial anteriormente allegado a este despacho, con miras a que
el valor indicado coincida en tanto en letras como en numeros.

En vista a este pago, solicito al honorable despacho decretar el levantamiento de todas las medidas de
embargo decretadas y practicadas, junto con la devolucién de cualquier suma de dinero retenida a mi
representada BBVA SEGUROS DE VIDA S.A.

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
C.C. No. 19.395.114 de Bogota D.C.
T.P. No. 39.116 del C.S.J.

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: viernes, 9 de febrero de 2024 16:22
Para: j02ccpas@cendoj.ramajudicial.gov.co <j02ccpas@cendoj.ramajudicial.gov.co>
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Cc: penarandaabogados@gmail.com <penarandaabogados@gmail.com>; felipem12@hotmail.com
<felipem12@hotmail.com>; nelson.meza@smurfitkappa.com.co <nelson.meza@smurfitkappa.com.co>;
notifica.co@bbva.com <notifica.co@bbva.com>

Asunto: CONSTANCIA DE PAGO // DTE. SIMON MEZAS MESIAS Y OTROS // DDO. BBVA SEGUROS DE VIDA S.A. Y
OTRO // RAD. 2022-00202 // LPR

Sefiores
JUZGADO SEGUNDO (02°) CIVIL DEL CIRCUITO DE PASTO
E. S. D.

REFERENCIA: RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
DEMANDANTE: SIMON MEZA MESIAS Y OTROS
DEMANDADO: BBVASEGUROS DE VIDAS.AY OTRO
RADICACION 2022-00202

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, mayor de edad y vecino de Cali, identificado con Cédula de
Ciudadania N° 19.395.114 de Bogota D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta
Profesional N° 39.116 del C.S de la J., actuando en mi calidad de apoderado de BBVA SEGUROS DE
VIDA S.A., respetuosamente manifiesto que REASUMO el poder inicialmente conferido, y acto seguido,
pongo en conocimiento del despacho el pago efectuado por mi representada el 22 de enero de 2024,
por la suma total de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS ($204.000.000 M/CTE), de
acuerdo a la conciliacion a la que se llegé con la parte demandate en audiencia del 17 de noviembre de
2023.

En vista a este pago, solicito al honorable despacho decretar el levantamiento de todas las medidas de

embargo decretadas y practicadas, junto con la devolucién de cualquier suma de dinero retenida a mi
representada BBVA SEGUROS DE VIDA S.A.

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
C.C. No. 19.395.114 de Bogota D.C.
T.P. No. 39.116 del C.S.J.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyYLTc2NDQtNDkwMS04ODVhLTZjZjU5Y|FIYmM1ZgAQAJtOuk6Ja1hlvSXEnWseePU%3D 3/3



