21/3/24, 10:24 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RE: Instrucciones 21/03/24

Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Jue 21/03/2024 8:51
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

CC:Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>;Luisa Maria Pérez Ramirez <|perez@gha.com.co>
Estimados compafieros, muy buenos dias,

Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.

Muchas gracias, siempre cordial,

DARLYN MARCELA MUNOZ NIEVEZ

COORDINADORA REGIONAL SUR OCCIDENTE
AREA DE DERECHO PRIVADO
+57 311 388 8049

dmunoz@gha.com.co
ABOGADQS & ASOCIADOS
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>

Enviado: jueves, 21 de marzo de 2024 08:29

Para: Luisa Maria Pérez Ramirez <lperez@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: Instrucciones 21/03/24

Estimada Lu,

Remito instrucciones de la compaiiia para la diligencia de las 09:00,
En caso de conciliacion, solicitar los siguientes documentos:

e Formulario Sarlaft diligenciado por quien recibe el pago.

o Cédula de Ciudadania de quien recibe el pago

o Certificado bancario con fecha de expedicion no mayor a 30 dias
o Desistimiento de la accion penal.

e Acta de la audiencia.

Gracias!

Cordialmente,

DANIELA QUINTERO AGUILERA
AUXILIAR JURIDICO
AREA INFORMES

+57 315 709 4940 ABOGADOS & ASOCIADOS
daguilera@gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>
Enviado: jueves, 21 de marzo de 2024 8:22
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Isabella Caro Orozco <icaro@gha.com.co>; Daniela Aguilera <daguilera@gha.com.co>; Juana Carolina Pernia
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Osorio <jpernia@gha.com.co>
Cc: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Laura Catalina Batanero Alvarez <labatanero@segurosmundial.com.co>
Asunto: RV: Instrucciones 21/03/24

No suele recibir correos electronicos de alcruz@segurosmundial.com.co. Por qué esto es importante

Buen dia Dr. Gustavo,

Te comparto instrucciones para la diligencia relacionada con ALIRIO VALENCIA ZAMORA. SE AUTORIZA OFRECIMIENTO DE $ 20.000.000.

PLACA: TJX929
DEMANDANTE: ALIRIO VALENCIA ZAMORA.

Quedo atenta al desenlace de la diligencia.
Muchas gracias.

Cordialmente,

Angela Liliana Cruz Blanco
Asesora Juridica de Procesos Judiciales Autos

(601) 2855600 - 3112459345

Seguros .o oo
@ mundlal Calle 33 # 6B-24, Bogota D.C

L COmpaIAaISMARE alcruz@segurosmundial.com.co

www.sequrosmundial.comco

www.facebook.com/SegurosMundial

De: Jennifer Deluquez <soportevicepresidencia@holdingvml.net>

Enviado: jueves, 21 de marzo de 2024 7:13

Para: Diana Carolina Romero Patifio <dcromero@segurosmundial.com.co>; Angela Liliana Cruz Blanco <alcruz@segurosmundial.com.co>

Cc: Cindy Paola Rojas Cardenas <cirojas@segurosmundial.com.co>; Paula Sofia Ortiz Ordofiez <paortiz@segurosmundial.com.co>; Coordinacién Civil Nacional
<coordinador.civil@holdingvml.net>; JUAN CARLOS ROJAS <juancarlos.rojas@holdingvml.net>; Luz Stephany Gacharna Cuellar <lgacharna@segurosmundial.com.co>
Asunto: Instrucciones 21/03/24

Buen dia envio instrucciones

FECHA DE AUDIENCIA: 21/03/2024

PLACA: EQY802

RECLAMACION: 48665

DEMANDANTE: LINA ISABEL CORREA TRUJILLO
SE RATIFICA OFRECIMIENTO POR $1.577.757

FECHA DE AUDIENCIA: 21/03/2024

PLACA: TSZ583

RECLAMACION: 29103

DEMANDANTE: BEATRIZ ELENA RAMIREZ LOPEZ
SE AUTORIZA OFRECIMIENTO DE $5.000.000.

FECHA DE AUDIENCIA: 21/03/2024

PLACA: TIX929

RECLAMACION: 58131

DEMANDANTE: ALIRIO VALENCIA ZAMORA
SE AUTORIZA OFRECIMIENTO DE $ 20.000.000

FECHA DE AUDIENCIA: 21/03/2024

PLACA: SDS858

RECLAMACION: 47130

DEMANDANTE: LILIA ESTER MARTINEZ GORDON
SE AUTORIZA OFRECIMIENTO DE $ 30.000.000.

FECHA DE AUDIENCIA: 21/03/2024

PLACA: URN902
RECLAMACION: 57697
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DEMANDANTE: DIANA SANCHEZ Y DAVID DE LA ROSA
SE AUTORIZA OFRECIMIENTO DE $ 13.723.802

FECHA DE AUDIENCIA: 21/03/2024
PLACA: SON739

RECLAMACION: 33143

DEMANDANTE: CARLOS ARIEL RIAPIRA CAUCALI
SE AUTORIZA OFRECIMIENTO DE $ 40.000.000

Jennifer Deluquez
Abogada De Soporte Vicepresidencia

E soportevicepresidencia@holdingvml.net
ﬂ /grupoempresarialvml
O @HoldingymL
www.holdingvml.com
|
Aviso de pﬁ\ﬁEE’ﬂG’&’“d

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario pudiendo contener informacion confidencial sometida a secreto profesional.
No estd permitida su reproduccién o distribucion sin la autorizacion expresa de SOCIEDAD ASESORES Y AJUSTADORES JURIDICOS Y CIA SA-EN sigla AJUSTA Y CIA
SA miembro de HOLDING VML S.AS. Si usted no es el destinatario final por favor eliminelo e inférmenos por este mismo medio. De acuerdo con la Ley Estatutaria
1581 de 2012 de Proteccién de Datos y normas concordantes, le informamos que AJUSTA Y CIA S.A cuenta con politica para el tratamiento de los datos
personales almacenados en sus bases de datos, la cual puede ser consultada en el siguiente link: http://www.qajusta.co/terminos.pdf

Puede usted ejercer los derechos de acceso, correccion, supresion, revocacion o reclamo por infraccion sobre sus datos, mediante escrito dirigido a AJUSTA Y
CIA S.A a la direccién de correo electrénico contacto.gjusta@holdingvml.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercer, o mediante correo
ordinario remitido a la Av Calle 19 # 36-28, BOGOTA D.C., BOGOTA.
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