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Estimados compañeros, muy buenos días, 
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo y las piezas adjuntas. 
 
Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049
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Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no
comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como
de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If
you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
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Para: Virginia Velasco Hoyos <virgyvh@gmail.com>
Cc: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RE: PROCESO: EJECUTIVO - LIQUIDACIÓN DE LAS COSTAS. DEMANDANTE: HDI SEGUROS S.A.
 
Buenos días señora Velasco:

De acuerdo con la comunicación anterior, remito el certificado bancario. 

Cordialmente, 

Luisa Maria Pérez Ramírez
Abogada Junior

Email: lperez@gha.com.co |  310 407 5080
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destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como
de sus adjuntos.
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Asunto: RE: PROCESO: EJECUTIVO - LIQUIDACIÓN DE LAS COSTAS. DEMANDANTE: HDI SEGUROS S.A.
 
Estimada señora Virginia Velasco,
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Buenos días:

En representación de la compañía aseguradora HDI SEGUROS S.A., le informamos que se ha aceptado su propuesta y
los términos acordados. En ese sentido, adjuntamos la certificación bancaria para que pueda proceder con el pago. Es
fundamental que tenga presente que la solicitud de terminación del proceso ejecutivo será radicada una vez se haya
efectuado la totalidad del pago pactado.

Cordialmente,

Luisa Maria Pérez Ramírez
Abogada Junior

Email: lperez@gha.com.co |  310 407 5080
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notificaciones.judiciales@hdi.com.co <notificaciones.judiciales@hdi.com.co>
Asunto: Fwd: PROCESO: EJECUTIVO - LIQUIDACIÓN DE LAS COSTAS. DEMANDANTE: HDI SEGUROS S.A.
 
Señores 
HDI Seguros

Asunto: Acuerdo de pago.

Cordial saludo

En aras de poder llevar a buen término este proceso, mediante el presente correo informo a la aseguradora HDI que
propongo un pago por la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MTE ($1.500.000), los cuales podré
pagar en dos contados teniendo en cuenta mi situación actual, es así como el primero lo haré en cuanto me
confirmen mediante este medio que aceptan la propuesta, y el segundo pago lo realizaría un mes después de haber
realizado el inicial. 

Agradezco su oportuna atención, quedo atenta a su respuesta.

Atentamente, 

VIRGINIA VELASCO HOYOS

---------- Forwarded message ---------
De: Virginia Velasco Hoyos <virgyvh@gmail.com>
Date: lun, 9 sept 2024 a las 15:47
Subject: PROCESO: EJECUTIVO - LIQUIDACIÓN DE LAS COSTAS. DEMANDANTE: HDI SEGUROS S.A.
To: <notificaciones@gha.com.co>

Buenas tardes. 

Cordial saludo.

Acudo nuevamente a Ud, con el propósito de que me den una respuesta al correo enviado el día 2 de septiembre, si
bien me encuentro desempleada, también es mi interés poder llegar a acuerdos que permitan salir adelante en este
proceso, créame Dr. Herrera que actualmente mi situación económica no es la mejor, pero esta situacion me esta
preocupando y aumentando mis problemas de salud, además no tenía conocimiento pleno de la misma, ya que la
abogada que llevaba el proceso nunca me mencionó ni me dijo nada al respecto. 

Le suplico Dr. me de una respuesta y me permita llegar a algún acuerdo, para que se quite la medida cautelar
realizada a los derechos que tengo de la casa dejada por mis padres, agradezco su atención y oportuna respuesta y
colaboración.

Atentamente, 

VIRGINIA VELASCO HOYOS

--
Virginia Velasco H.
Ecóloga - T.P. 260920120274 F.U.P
Celular 310-4014700
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