
RE: $750.000 PROPUESTA CONCILIATORIA || 2019-00259, HDI SEGUROS S.A. vs VIRGINIA VELASCO HOYOS || REDELEX 430967

Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Mié 18/09/2024 14:54
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
CC:​Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;​Luisa María Pérez Ramírez <lperez@gha.com.co>​

Estimados compañeros, muy buenas tardes,   
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

    facebook icon 

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 18 de septiembre de 2024 14:43
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Luisa María Pérez Ramírez <lperez@gha.com.co>
Asunto: RV: $750.000 PROPUESTA CONCILIATORIA || 2019-00259, HDI SEGUROS S.A. vs VIRGINIA VELASCO HOYOS || REDELEX 430967
 
Estimadas, reciban un cordial saludo,

Amablemente remito confirmació n de la compañ ía de que efectivamente recibieron el dinero.

Cordialmente, 

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

18/9/24, 3:15 p.m. Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQAI5N8dv42UsTgWOz8w6uGkc%3D 1/8

http://gha.com.co/
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
mailto:mayala@gha.com.co
http://gha.com.co/


     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
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Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
Enviado: miércoles, 18 de septiembre de 2024 14:20
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Asunto: RV: $750.000 PROPUESTA CONCILIATORIA || 2019-00259, HDI SEGUROS S.A. vs VIRGINIA VELASCO HOYOS || REDELEX 430967
 
PTI
 
De: Arevalo, Cielo <Cielo.Arevalo@hdi.com.co>
Enviado el: miércoles, 18 de septiembre de 2024 1:31 p. m.
Para: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
CC: Mejia Silva, Luis Faiver <Faiver.Mejia@hdi.com.co>; Franco David,Jose Edilson -. <Jose.Franco@hdi.com.co>; Arevalo, Cielo <Cielo.Arevalo@hdi.com.co>
Asunto: $750.000 PROPUESTA CONCILIATORIA || 2019-00259, HDI SEGUROS S.A. vs VIRGINIA VELASCO HOYOS || REDELEX 430967
Importancia: Alta
 
Buenas tardes
 
Confirmo que el dinero si entro

 
 
De: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
Enviado el: martes, 17 de septiembre de 2024 4:17 p. m.
Para: Arevalo, Cielo <Cielo.Arevalo@hdi.com.co>
Asunto: RV: PROPUESTA CONCILIATORIA || 2019-00259, HDI SEGUROS S.A. vs VIRGINIA VELASCO HOYOS || REDELEX 430967
Importancia: Alta
 
Hola Cielo, buenas tardes.
 
Agradezco tu ayuda confirmándome si este pago fue efectivamente recibido por la compañía.
 
Quedo atenta.
 
 

 

  Andrea Sierra Amado

  Abogada Especialista de Procesos Judiciales

    Oficina Principal I Calle 72 No. 10 – 07 I Bogotá,Colombia

     Horario de atención: L/J 7:30 a.m. - 5:00 p.m. y V 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

     andrea.sierra@hdi.com.co

     www.hdi.com.co
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De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado el: martes, 17 de septiembre de 2024 11:07 a. m.
Para: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: PROPUESTA CONCILIATORIA || 2019-00259, HDI SEGUROS S.A. vs VIRGINIA VELASCO HOYOS || REDELEX 430967
 
Apreciada Andrea, recibe un cordial saludo,

 

Amablemente nos permitimos remitir primer soporte de pago realizado por la Sra Virginia, con el fin de confirmar si efectivamente les ingresó  la suma cancelada por la
demandante el día de hoy, 17 de septiembre del 2024 por la suma de 750 mil. 

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.

 

Cordialmente,

 

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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De: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
Enviado: jueves, 12 de septiembre de 2024 16:37
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: PROPUESTA CONCILIATORIA || 2019-00259, HDI SEGUROS S.A. vs VIRGINIA VELASCO HOYOS || REDELEX 430967
 
Hola Mayerly, por favor conciliemos este caso inmediatamente.
 
Les pido por favor que no interpongamos procesos inferiores a COP 20.000.000.
 
Quedo atenta.
 
 

 

  Andrea Sierra Amado

  Abogada Especialista de Procesos Judiciales

    Oficina Principal I Calle 72 No. 10 – 07 I Bogotá,Colombia

     Horario de atención: L/J 7:30 a.m. - 5:00 p.m. y V 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

  correo   andrea.sierra@hdi.com.co

     www.hdi.com.co

 
 
 
 
De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 12 de septiembre de 2024 4:27 p. m.
Para: Sierra Amado,Andrea <Andrea.Sierra@hdi.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: PROPUESTA CONCILIATORIA || 2019-00259, HDI SEGUROS S.A. vs VIRGINIA VELASCO HOYOS || REDELEX 430967
 
Apreciada Andrea, recibe un cordial saludo,
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Amablemente informamos que, la parte demandada, la señ ora VIRGINIA VELASCO HOYOS propuso pagar la suma de $1.500.000 en dos cuotas, La primera sería
efectuada tan pronto la compañ ía aseguradora apruebe el acuerdo, y la segunda, un mes después de esta fecha.
 
Es de anotar que la ú ltima liquidació n enviada al juzgado por este ejecutivo asciende a $3.193.481, por lo que quedamos atentos a sus valiosos comentarios.
 
Cordialmente, 

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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De: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>
Enviado: martes, 2 de abril de 2024 18:24
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: RADICACIÓN DEMANDA EJECUTIVA || 2019-00259, VIRGINIA VELASCO HOYOS vs HDI SEGUROS S.A. || SINIESTRO 41460
 
Perfecto Dra. Mayerly, muchas gracias por la aclaración.
 
Saludos
 

 

  Lina López Ortega
  Subdirectora Legal de Siniestros
 

  Oficina Principal I Cra. 7 No. 72 – 13 I Bogotá,Colombia
llamar  PBX: +(57) 601 604 5050

     Horario de atención: L/J 7:00 a.m. - 4:30 p.m. y V 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

  correo   lina.lopez@hdi.com.co

     www.hdi.com.co
 
 
De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado el: martes, 2 de abril de 2024 5:29 p. m.
Para: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: RADICACIÓN DEMANDA EJECUTIVA || 2019-00259, VIRGINIA VELASCO HOYOS vs HDI SEGUROS S.A. || SINIESTRO 41460
 
Apreciada doctora Lina, reciba un cordial saludo, 
 
Amablemente informo que la demanda ejecutiva fue presentada para el cobro de las costas EN FAVOR de la compañ ía, por lo que la misma no debe asumir ningú n pago
en este momento. 
 
Quedo atenta ante cualquier duda y/o inquietud. 
 
Cordialmente, 
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 MAYERLY AYALA RIVERA

 

 
ABOGADA JUNIOR

             ÁREA INFORMES

  +57 301 394 2039

  mayala@gha.com.co 

 

 GHA.COM.CO
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Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
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De: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>
Enviado: martes, 2 de abril de 2024 16:52
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Asunto: RE: RADICACIÓN DEMANDA EJECUTIVA || 2019-00259, VIRGINIA VELASCO HOYOS vs HDI SEGUROS S.A. || SINIESTRO 41460
 
Estimada Dra. Mayerly,
 
Retomemos este asunto por favor. 
 
Cuál sería la recomendación de su firma? Asumimos el pago?
 
Saludos
 

 

  Lina López Ortega
  Subdirectora Legal de Siniestros
 

  Oficina Principal I Cra. 7 No. 72 – 13 I Bogotá,Colombia
  PBX: +(57) 601 604 5050

     Horario de atención: L/J 7:00 a.m. - 4:30 p.m. y V 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

     lina.lopez@hdi.com.co
     www.hdi.com.co

 
 
De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado el: martes, 16 de enero de 2024 2:15 p. m.
Para: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>
Asunto: RV: RADICACIÓN DEMANDA EJECUTIVA || 2019-00259, VIRGINIA VELASCO HOYOS vs HDI SEGUROS S.A. || SINIESTRO 41460
 
Apreciada doctora Lina, reciba un cordial saludo,  
 
Amablemente nos permitimos informar que, dentro del proceso de la referencia se radicó  demanda ejecutiva en continuació n al proceso verbal del cobro de costas del
proceso en referencia. 

A continuació n, un resumen del proceso: 

Hechos:  

La señ ora Virginia Velasco presentó  demanda por un supuesto incumplimiento contractual por parte de HDI Seguros S.A., no obstante, mediante la sentencia de primera
instancia del 19 de julio de 2019 se emitió  sentencia donde se declararon probadas todas las excepciones propuestas por  HDI  Seguros y se negó  la totalidad de las
pretensiones.  

Esta sentencia fue apelada por la señ ora Virginia, recurso que fue conocido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Popayán, el cual mediante sentencia del 01 de
octubre de 2021 confirmó  la totalidad del fallo.  
 
En ambas instancias se condenó  en costas a la parte demandante, liquidándolas mediante auto del 14 de diciembre de 2021 en $2.681.082.
 
Pretensiones: $2.998.204 

Se solicita mediante la demanda ejecutiva en continuació n se libre mandamiento de pago por el valor de $2.681.082 por concepto de capital acorde a las costas
procesales, más $317.122 por concepto de intereses moratorios, a la tasa máxima del 6% anual, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1617 del Có digo Civil, para un total
de $2.998.204. 

Solicitud medidas cautelares:  

Se solicitó  embargo y secuestro del 50% del bien inmueble identificado con el nú mero de matrícula 120-25748, ubicado en la ciudad de Popayán, en la direcció n carrera
15 No.8-47 Urbanizació n “El Archiral” Lote 17 Manzana 3, copropiedad de la señ ora VIRGINIA VELASCO.  

Adicionalmente embargo y secuestro de las sumas de dinero que tenga la señ ora Virgina en entidades financieras.  

Vocación de prosperidad de la ejecución:  
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Se considera prospera la ejecució n, en concordancia la obligació n solicitada que es clara, expresa y exigible así mismo a las medidas cautelares solicitadas, sin perjuicio a
ello, debido a que el monto solicitado es "pequeñ o" veo considerable si ustedes lo autorizan contactarme con la ejecutada vía telefó nica una vez admitida la ejecució n
para ver la posibilidad de que pague.  

 
Así pues, recordamos que el cobro de estas costas está  relacionadas con el ID 430967, por lo que queremos confirmar si seguiremos manejando el mismo ID o si por el
contrario procedemos con la creació n de uno nuevo.  
 
Cordialmente,  

 

 MAYERLY AYALA RIVERA

 

 
ABOGADA JUNIOR

             ÁREA INFORMES

  +57 301 394 2039

  mayala@gha.com.co 

 

 GHA.COM.CO

 

 

De: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>
Enviado: jueves, 6 de enero de 2022 15:02
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Rubiano Jimenez, Paola Alejandra <Paola.Rubiano@Hdi.com.co>; Maria del Pilar Lugo Ospitia <plugo@gha.com.co>; Vanessa
Sanclemente Botello <vsanclemente@gha.com.co>
Asunto: RE: | AUTO APRUEBA LIQUIDACIÓN DE COSTAS || VIRGINIA VELASCO HOYOS || RAD.2019-00259 ||
 
Estimada Dra. Mónica,
 
Agradecemos proceder con el cobro de la costas ordenadas a favor de la Compañía.
 
Quedamos atentos.
 
Saludos
 

Lina López Ortega I  Subdirectora Legal de Siniestros y RCE Autos I HDI Seguros
Oficina Principal I Carrera 7 No. 72 – 13 I Bogotá, Colombia
PBX: +(57+1) 346 88 88 ext. 52020
Lina.lopez@hdi.com.co
 
www.hdi.com.co
 
De: GHA Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 29 de diciembre de 2021 10:11 a. m.
Para: Lopez, Lina <Lina.Lopez@hdi.com.co>
CC: GHA Informes GHA <informes@gha.com.co>; Rubiano Jimenez, Paola Alejandra <Paola.Rubiano@Hdi.com.co>; GHA Maria del Pilar Lugo Ospitia
<plugo@gha.com.co>; VANESSA SANCLEMENTE BOTELLO <vsanclemente@gha.com.co>
Asunto: Fwd: | AUTO APRUEBA LIQUIDACIÓN DE COSTAS || VIRGINIA VELASCO HOYOS || RAD.2019-00259 ||
 
Apreciada Doctora Lina buenos días
Comedidamente remito auto que aprobó y liquidó costas a favor de la compañía en la suma de $2.681.082  a cargo de la parte demandante.
De acuerdo a lo anterior, amablemente solicitamos nos informe si la compañía continuará con el cobro de las mismas, con el fin de iniciar el trámite
correspondiente.

Cordial saludo
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