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ENTREGA DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE PAGO // RV: INFORME AUDIENCIA DEL 373 //DTE:
MARIA GUADALUPE LOPEZ DE LOPEZ Y OTROS// DDO: TRANSANDONÁ Y OTROS.// RAD:
202300030 //CASE: 17061

Desde Paola Andrea Narváez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>
Fecha Jue 03/10/2024 10:41
Para Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;

Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>

1 archivos adjuntos (8 MB)
RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO.pdf;

Reciba un cordial saludo estimada área de informes.

Adjunto en este correo remito los documentos correspondientes al acuerdo conciliatorio del proceso de
la referencia, el día máximo para realizar el pago es el 1 de noviembre de 2024 ya que fueron recibidos
el día de hoy.

DTE:      MARIA GUADALUPE LOPEZ Y OTROS.
DDO:    MUNDIAL DE SEGUROS S.A Y OTROS.
RAD:     52001310300320230003000

CASE:   17061

Cordialmente;

Paola Andrea Narváez Loaiza
Abogada Junior

Email: pnarvaez@gha.com.co |  312 696 9654

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: jueves, 3 de octubre de 2024 8:59
Para: Paola Andrea Narváez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>
Asunto: RE: ASIGNACIÓN SEGUIMIENTO ENTREGA DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE PAGO || RV: INFORME
AUDIENCIA DEL 373 //DTE: MARIA GUADALUPE LOPEZ DE LOPEZ Y OTROS// DDO: TRANSANDONÁ Y OTROS.//
RAD: 202300030 //CASE: 17061
 
Estimada Paola, muy buenos días, 
 
Amablemente solicito tu valiosa ayuda confirmando si los documentos solicitados a los demandantes
para el pago ya fueron enviados por estos. 
 
ACUERDO CONCILIATORIO EN AUDIENCIA EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. MUNDIAL PAGARÁ 85
MILLONES A 20 DÍAS HÁBILES. DESDE LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS.
  
Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049
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De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: jueves, 26 de septiembre de 2024 15:48
Para: Paola Andrea Narváez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>; Aura Maria Coral Guerra
<acoral@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz
<mcagudelo@gha.com.co>
Asunto: ASIGNACIÓN SEGUIMIENTO ENTREGA DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE PAGO || RV: INFORME
AUDIENCIA DEL 373 //DTE: MARIA GUADALUPE LOPEZ DE LOPEZ Y OTROS// DDO: TRANSANDONÁ Y OTROS.//
RAD: 202300030 //CASE: 17061
 
Estimada Paola, muy buenas tardes,
 
Amablemente solicito tu valiosa ayuda con el seguimiento de los documentos solicitados a los
demandantes para el pago. Igualmente, al término convenido para el pago.
 
ACUERDO CONCILIATORIO EN AUDIENCIA EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. MUNDIAL PAGARÁ 85
MILLONES A 20 DÍAS HÁBILES. DESDE LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS.
 
Para control:
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Vencimiento interno y real: 03 de octubre del 2024
 
AURA: porfa tu ayuda con la obtención del acta de la diligencia.
 
Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049
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comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
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in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: jueves, 26 de septiembre de 2024 15:32
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Aura Maria Coral Guerra <acoral@gha.com.co>;
María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>
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Asunto: RV: INFORME AUDIENCIA DEL 373 //DTE: MARIA GUADALUPE LOPEZ DE LOPEZ Y OTROS// DDO:
TRANSANDONÁ Y OTROS.// RAD: 202300030 //CASE: 17061
 
MUNDIAL

De: Paola Andrea Narváez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>
Enviado: jueves, 26 de septiembre de 2024 11:07
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>;
Alexandra Grisales Orozco <agrisales@gha.com.co>
Asunto: INFORME AUDIENCIA DEL 373 //DTE: MARIA GUADALUPE LOPEZ DE LOPEZ Y OTROS// DDO:
TRANSANDONÁ Y OTROS.// RAD: 202300030 //CASE: 17061
 

Estimada área de informes, procedo a informar lo sucedido en Audiencia de Instrucción y
Juzgamiento progamada para el día de hoy a las 9:00 am.

REFERENCIA:     DECLARATIVO.
DEMANDANTE:    MARIA GUADALUPE LOPEZ DE LOPEZ.
DEMANDADO:     TRANSANDONÁ Y OTROS.
RADICADO:        52001310300320230003000.
CASE:             17061.

Se inicia audiencia siendo las 9:06 del 26 de septiembre de 2024.

ASISTENTES.

-Aleyda Faney López, apoderada de los demandantes.

-Ana Carola Rodríguez, apoderada de los demandados.

-Paola Andrea Narváez Loaiza, apoderada Mundial de Seguros S.A.

 

CONCILIACIÓN.

Se abre nuevamente etapa de conciliación dada la suspensión de la ultima diligencia.

-Transandoná ofrece 40 millones.

-Por parte de Mundial de Seguros S.A se ofrece 80 millones, conforme a las comunicaciones
realizadas el día de hoy. 

-La apodera de los demandantes no accede e informa que está dispuesta a conciliar por 130
millones.

-Trasandoná aumenta la cifra ofertada a 45 millones de pesos.

-Mundial de seguros S.A aumenta la cifra ofertada en 85 millones de pesos.
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Se concilia por 130 millones de pesos.

 

Se informa que el pago se realizará en un término de 20 días hábiles contados a partir del día
siguiente de recibidos los documentos diligenciados.

 

RESUELVE

-Se acepta el acuerdo al que llegan las partes por valor de 130 millones como pago total de la
obligación pretendida, mundial seguros 85 millones. Transandoná 45 millones.

-Dar por terminado el proceso y levantar medidas cautelares decretas.

-Archivar el presente proceso.

Paola Andrea Narváez Loaiza
Abogada Junior

Email: pnarvaez@gha.com.co |  312 696 9654
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in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
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