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RV: FIJACION DE HONORARIOS DTE: GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ PULGARIN. || DDO:
PORVENIR S.A - MAFRE

Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Vie 16/02/2024 17:16

Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

Buen dia, Cad

Por favor cargar correo como honorarios al case.

Cordialmente,

VALENTINA TAMAYO ORTEGA

AUXILIAR DE FACTURACION
AREA FINANCIERA

+57 315 577 6200

ABOGADOS & ASOCIADOS

facturacion@gha.com.co
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no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como

de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information confained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Castiblanco Adriana <ACASTIB@mapfre.com.co>

Enviado: jueves, 15 de febrero de 2024 18:19

Para: Facturacion <facturacion@gha.com.co>

Asunto: FIJACION DE HONORARIOS DTE: GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ PULGARIN. | | DDO: PORVENIR S.A - MAFRE

Buen dia estimado Dr. Herrera,

Dentro del expediente digital de este proceso no cuento con la Demanda y sus anexos, asi como
tampoco con la Contestacion de la demanda de Porvenir, por lo cual agradezco me las comparta por este
medio.

También comparto asignacidon de honorarios del proceso con demandante GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ
PULGARIN RADICADO 2022-00129, el cual se califica como remoto; para el momento de la facturaciéon
agradezco por favor referenciar el nimero de siniestro JR_920148631500170_3 de igual manera
agradezco referenciar en el campo de descripcidon de la factura alguna de las siguientes opciones
dependiendo de la etapa procesal a cobrar:

- Concepto 1 - Contestacién: 40% - ACASTIB
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- Concepto 2 - Alegatos: 30% - ACASTIB
- Concepto 3 - Sentencia en Firme (a favor o en Contra): 30% - ACASTIB
- Concepto 4 - Audiencias - ACASTIB

Los honorarios que se pagaran 13 SMMLV del ano 2023, es decir, QUINCE MILLONES OCHENTA MIL
PESOS ($15.080.000) y por concepto de eventual la suma del 2 SMMLV del afio 2023, es decir, DOS
MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($2.320.000), pagaderos de la siguiente forma:

a) 40% del porcentaje fijo una vez se reciba copia de la contestacién del Llamamiento, radicada ante el
Juzgado

b) 30% del porcentaje fijo contra la apertura a pruebas dentro del proceso

c) 30% del porcentaje fijo contra el fallo que haga transito a cosa juzgada.

(sugiero copiar y pegar el texto)
Por favor remitir la facturacién LOS PRIMEROS 10 DIAS DE CADA MES.
En la remisidn agradezco por favor adjuntar el archivo XML Y PDF de la factura, la factura debe ser

remitida al buzén facturacion_abogsg@mapfre.com.co y al buzén facturavida@mapfre.com.co con copia
a mi correo electrénico

Cordial saludo,

Adriana Castiblanco Poveda.
Abogada

Secretaria General

MAPFRE COLOMBIA

Teléfono 601 6 50 33 00 Ext. 1193
Cel. 3160186992
acastib@mapfre.com.co

Siguenos en:

fOiInY @

MAPFRE

Cuidamos lo que te importa

De: Facturacion <facturacion@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2024 8:19 a. m.

Para: Castiblanco Adriana <ACASTIB@mapfre.com.co>

Asunto: RV: INFORME CONTESTACION A LA DEMANDA - MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. | | DTE:
GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ PULGARIN. | | DDO: PORVENIR S.A - MAFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
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Buenos dias,
Doctora Adriana
Comedidamente solicito por favor compartirnos la carta de honorarios del proceso en referencia.
Cordialmente,
ANGIE TATIANA GUAZA LUCUMI
AUXILIAR DE FACTURACION
AREA FINANCIERA

+57 315 577 6200
ABOGADOQOS & ASOCIADOS

facturacion@gha.com.co
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destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
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If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>

Enviado: martes, 14 de noviembre de 2023 9:49

Para: ADRIANA CASTIBLANCO <acastib@mapfre.com.co>

Asunto: RV: INFORME CONTESTACION A LA DEMANDA - MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. | | DTE:
GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ PULGARIN. || DDO: PORVENIR S.A - MAFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

Buenos dias, Doctora Adriana
Comedidamente solicito por favor compartirnos la carta de honorarios del proceso en referencia.

Cordialmente,

VALENTINA TAMAYO ORTEGA

AUXILIAR DE FACTURACION
AREA FINANCIERA

+57 315 577 6200
ABOGADQS & ASOCIADOS

facturacion@gha.com.co
in J ©
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De: Natalia Esquivel Vega <nesquivel@gha.com.co>

Enviado: viernes, 1 de septiembre de 2023 11:48

Para: Castiblanco Adriana <acastib@mapfre.com.co>; Facturacion GHA <facturacion@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>

Cc: Daniela Quintero Laverde <dquintero@gha.com.co>; Jessica Benavides Plaza <jbenavides@gha.com.co>
Asunto: INFORME CONTESTACION A LA DEMANDA - MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. | | DTE: GUSTAVO
ADOLFO ALVAREZ PULGARIN. | | DDO: PORVENIR S.A - MAFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

Buenas tardes apreciada Dra. Adriana,

PROCESO: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA.

DEMANDANTE: GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ PULGARIN.
DEMANDADO: PORVENIR S.A - MAFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS
S.A.

RADICADO: 768343105001-2022-00129-00.

Amablemente informo que el dia 28/08/2023 se radico ante el correo oficial del JUZGADO 01
LABORAL DEL CIRCUITO DE TULUA, escrito de contestaciéon de demanda en representacion de
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

Remito escrito de contestacion e informe.

Cordialmente,
NATALIA ESQUIVEL VEGA

ABOGADA JUNIOR
AREA LABORAL

3164984343

ABOGADODS & ASOCIADOS

nesquivel@gha.com.co
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***DISCLAIMER***

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a
los datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted
no lo es y lo ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor
comunicarnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier
utilizacion, reproduccion, alteracién, archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos
anexos, podra ser considerado ilegal. El presente mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266
de 2008 y 1581 de 2012 y demas normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo relacionado con
este tema.

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a
los datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted
no lo es y lo ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor
comunicarnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier
utilizacion, reproduccion, alteracién, archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos
anexos, podra ser considerado ilegal. El presente mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266
de 2008 y 1581 de 2012 y demas normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo relacionado con
este tema.

MAPFRE Seguros Generales y MAPFRE Colombia Vida seguros informan que: A través del Defensor del
Consumidor Financiero usted tiene la posibilidad de interponer quejas por fallas y deficiencias en los
servicios.

Estas quejas pueden ser radicadas mediante alguno de los siguientes canales:

Defensor principal MAPFRE: Dr. Manuel Guillermo Rueda Serrano; E-mail:
defensoriamapfre@gmail.com; direccion fisica: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221 — Bogota D.C,; en el
celular: 3123426229; Defensor suplente Dr. Jorge Humberto Martinez Luna; Direccidn: Transversal 17 A
Bis # 36-60 — Bogota D.C.; Teléfono Celular: 3102234304; Correo electrénico:
martiluabog@cable.net.co; Horario de atencion de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Jornada
Continua; o en la pagina web MAPFRE.COM.CO, oficinas y lineas telefonicas de MAPFRE en Colombia.
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